A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 29 de mayo de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 007.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 008-2022-00064



19/5/23, 15:25 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: APORTAMOS LIQUIDACION DE CREDITO 2022-064

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 19/05/2023 15:10

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGC]VIA
u Repdblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas ) (@)
Teléfono: (2) 889 1593 icontec
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j02ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de mayo de 2023 14:40

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: APORTAMOS LIQUIDACION DE CREDITO 2022-064

Obtener Qutlook para iOS

De: Respaldo Integral Empresarial <respaldointegral@hotmail.com>
Enviado: Friday, May 19, 2023 2:07:31 PM
Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j02ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: APORTAMOS LIQUIDACION DE CREDITO 2022-064

SENORES
JUZGADO 2 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI- VALLE

E.S.D.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcy Y WEWOWRILWEOMGUtNDhIYi05ZDQ1LTZIY2EzZMDM4NDdINQAQAMLtAt50UV%2F 1Gt6PEYTXE%... 1/2
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19/5/23, 15:25 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

Referencia: APORTAMOS LIQUIDACION DE CREDITO
Proceso: EJECUTIVO

Demandante: GERMAN ALONSO POSADA RENGIFO
Demandado: FERBET

Radicado: 2022-064

JAIR GOMEZ GUARANGUAY, mayor de edad, domiciliado y residente en Santiago de Cali, identificado con la
cédula de ciudadania numero 94.073.246 de Cali, Abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional
Numero 172.349 del Consejo

Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la
referencia por medio del presente escrito me dirijo de la manera mas respetuosa para adjuntar liquidacion de

crédito:
Resumen:
Capital $ 650.000.000,00
Total Intereses Corrientes (+) ($ 0,00
Total Intereses Mora (+) |$ 482.250.166,68
Abonos (-) $ 0,00
TOTAL OBLIGACION $ 1.132.250.166,68
Costas $ 32.500.000,00
GRAN TOTAL OBLIGACION |$ 1.164.750.166,68

Adjuntamos:

1. Liquidacion de crédito en Excel intereses de mora e intereses de corriente

2.
Sefior Juez solicitamos respetuosamente notificar a los correos
electronicos: respaldointegral@hotmail.com, y al correo jair4123@hotmail.com.

Atentamente.

JAIR GOMEZ GUARANGUAY
C. C. No. 94.073.246 de Cali
T. P. No. 172.349 del C. S. de la Jra.

ACUSAR RECIBIDO

L. Libre de virus.www.avast.com
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A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 29 de mayo de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 005.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 018-2021-00010



19/5/23, 15:11 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: 760013103018-2021-00010-00 LIQUIDACION CREDITO

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 19/05/2023 14:50

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (4 MB)
EC pejecutiv 35687 890901826 H PABLO TOBON URIBE 30042022 -03042023.xIsx;

I Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%ﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNIA
u Repuiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucidn de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas ) (@)
Teléfono: (2) 889 1593 icontec
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Katherine Garzon Patifio <kgarzon@sos.com.co>

Enviado: viernes, 19 de mayo de 2023 14:33

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: 760013103018-2021-00010-00 LIQUIDACION CREDITO

Cordial saludo,
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI (V. del C.)

E.S.D.

* RADICADO: 76001310301820210001000
« DEMANDANTE: HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
« DEMANDADA: EPS SOS SA
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19/5/23, 15:11 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

La suscrita, en nombre y representacion de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
S.A., en adelante EPS SOS SA, en atencion a lo dispuesto en proveido notificado en estado electronico del pasado
dieciséis (16) del corriente mes y afio, dentro del término de que trata el numeral 10 del articulo 446 del C.G. del P, por el
presente se presenta la actualizacion del crédito.

Para los fines pertinentes, se adjunta archivo Excel.

Con el debido respeto,

& El MEDIO AMBIENTE es asunto de todos, deje huella y ayude a salvar el planeta. Antes de
imprimir este documento piense si es necesario.

KATHERINE GARZON PATINO

Abogada Procesos
Juridico

Servicio Occldental de Salud E]e Cafetero

= Av. 30 de Agosto No. 40-25 Pereira (R.)
~ 05 Pagin
por LTI

Jornada flexible: 7:30 AM a 5:00 PM
kgarzon@sos.com.co
WWW.S0S.COM.CO

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay
renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisién equivocada o errénea. Si usted ha
recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al
remitente. Cualquier divulgacién, copia, distribucién o acciéon tomada por acciéon o por omisién en relacion a
ello esta prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinién o consejo contenidos en este mensaje
dirigido a nuestros usuarios, esta sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con la EPS
S.0.Sy solo interesan a las partes contractuales.

Los datos personales que se puedan llegar a conocer a través de este medio deberdn ser tratados de
conformidad con la Ley 1581 del 2012 y la Politica de Proteccién de Datos Personales de la EPS S.O.S.
Cualquier vulneracion a la confidencialidad o uso no autorizado de los mismos podra ocasionar sanciones
legales de conformidad a la ley y/o de acuerdo al esquema sancionatorio interno de la organizacion.
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Factura

FH-2649071
FH-2575297
FH-2649075
FH-2873120
FH-2913241
FH-2804859
FH-2713576
FH-2790223
FH-2603419
FH-2788859
FH-2732797
RF-550143
FH-2658118
FH-2623780
FH-2763294
FH-2906383
RF-557806
FH-2943489
FH-2941957
FH-2963333
FH-2963334
FH-2984346
FH-2995590
FH-2995591
FH-921572
FH-1124478
FH-1293960
LA-131307
UA-159255
AA-102603
LB-130968
DA-109138
CA-176859
AF-17732
AK-3035
UB-187244
FH-3021715
FH-3068310

Fecha Factura

11/01/2021
11/10/2020
11/01/2021

1/10/2021
16/11/2021
16/07/2021
25/03/2021
30/06/2021
13/11/2020
29/06/2021
20/04/2021
16/12/2020
21/01/2021

8/12/2020
30/05/2021

8/11/2021
12/12/2021
17/12/2021
16/12/2021

9/01/2022
10/01/2022

1/02/2022
11/02/2022
11/02/2022

7/06/2016

7/02/2017
15/08/2017
27/01/2009

8/02/2010
26/05/2009
23/10/2009

8/02/2010
21/04/2010

6/02/2010
31/07/2011
28/12/2011
11/03/2022
30/04/2022

Fecha de

e Nro. Envio
vencimiento

10/02/2021 RV-853401
10/09/2020 RV-825009
10/02/2021 RV-853402
31/10/2021 RV-859699
15/10/2021 RV-862484
15/08/2021 RV-851213
24/04/2021 RV-853402
29/07/2021 RV-850516
12/12/2020 RV-851619
28/07/2021 RV-850515
19/05/2021 RV-842648
15/01/2021 RV-851619
20/02/2021 RV-834184

7/01/2021 RV-830190
29/06/2021 RV-854729

7/12/2021 RV-862251
11/01/2022 RV-865742
16/01/2022 RV-866104
15/01/2022 RV-866104
8/02/2022 RV-867661
9/02/2022 RV-867659

3/03/2022 RV-871259
10/03/2022 RV-871210
10/03/2022 RV-871211
6/07/2016 RV-615388
6/03/2017 RV-620756
14/09/2017 RV-624682
26/02/2009 RV-407127

7/03/2010 RV-460030
25/06/2009 RV-428706
22/11/2009 RV-455640

7/03/2010 RV-459695
20/05/2010 RV-469976

5/03/2010 RV-471095
30/08/2011 RV-530121
27/01/2012 RV-550912
10/04/2022 RV-875452
29/05/2022 RV-879813

Fecha
Radicacion
26/08/2021
22/10/2020
26/08/2021
23/10/2021
22/11/2021
26/07/2021
26/08/2021
26/07/2021
10/08/2021
26/07/2021
27/04/2021
10/08/2021
4/02/2021
16/12/2020
2/09/2021
22/11/2021
7/01/2022
7/01/2022
7/01/2022
1/02/2022
1/02/2022
21/02/2022
21/02/2022
21/02/2022
10/07/2017
8/08/2017
1/09/2017
2/02/2009
18/02/2010
13/07/2009
15/01/2010
12/02/2010
24/04/2010
6/05/2010
4/08/2011
4/01/2012
4/04/2022
12/05/2022

Valor Original

216.994
2.687.578
3.708.321

323.700
1.144.915

974.761

59.700
1.308.402
2.598.574
2.307.741
7.979.790
9.977.371

23.429.959
1.188.690
2.002.942
20.079.001
1.256.384
32.907.513
52.261.083

216.994

897.188
2.981.952

496.100

216.994
6.019.480
4.604.836

470.909

419.400
1.056.939

16.737.937
178.800
502.422

27.600
1.649.243

251.900
6.288.270
1.263.874

652.846

Valor
adeudado
216.994

694.138
1.136.901
264.000
271.415
406.661
59.700
248.402
541.883
675.041
2.567.994
8.028.871
10.767.102
1.188.690
2.002.942
20.079.001
1.256.384
32.907.513
52.261.083
216.994
897.188
2.981.952
496.100
216.994
86.900
776.075
55.900
169.300
810.600
7.503.156
178.800
502.422
27.600
1.649.243
251.900
6.288.270
1.263.874
652.846



HOSPITAL PABLO TOBON URIBE

En Auditado Giro Nota No En Proceso Valor por
Valor Pagad Auditad idi; Verificaci i Val
Edad de Cartera Cantidad alor Pagado uditado Auditoria para Pago Subsidiado erificacion Cret.:hto alor Devolucione  Radicadas de Descargar
IPS Para Pago Pptos Presentando  de Pago Pendiente Glosas N por IPS y
ADRESS ) s en EPS Liquidacion
Maximos  Ante ADRES nor Pago Otros

Mayor a 61 Menor 90 712.546 710.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.037
Mayor a 121 Menor 150 496.100 496.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayor a 151 Menor 180 6.288.270 1.742.400 0 0 0 0 0 0 4.545.870 0 0 0 0
Mayor a 181 Menor 360 89.895.341 85.211.476 0 0 0 0 0 0 0 216.994 0 0 4.466.871
Mayor a 361 60.777.407 41.332.661 0 0 0 0 0 0 0 612.788 0 0 18.831.958
No radicado 2.431.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.431.165 0 0
Total general 129.493.146 0 0 0 0 0 0  4.545.870 829.782  2.431.165 0 23.300.866

*EC 30/04/2022 REV 03/04/2023* Actualiz
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A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 29 de mayo de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacion del crédito presentada, visible en la carpeta Juzgado Origen ID
23.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 018-2022-00165



12/1/23, 13:49 Correo: Juzgado 18 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DE CREDITO DDO: RODRIGO GARCIA OCAMPO
RAD: 2022-00165

Nathalie Llanos <juridico@cpsabogados.com>
Mie 11/01/2023 8:09
Para: Juzgado 18 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j18cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: FERNANDO PUERTA <fpuerta@cpsabogados.com>;'Victoria Duque'
<vduque@cpsabogados.com>;'Nathalie LLanos' <juridicobancooccidente@cpsabogados.com>

Senor(a)
JUEZ 18 CIVIL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REF: EJECUTIVO

DTE: BANCO DE OCCIDENTE SA
DDO: RODRIGO GARCIA OCAMPO
RAD: 2022-00165

VICTORIA EUGENIA DUQUE GIL, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Cali, titular de
la Cedula de Ciudadania No. 1.151.938.323 de Cali, abogada en ejercicio, portadora de la
Tarjeta Profesional No. 324.517 Expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando
como Abogada inscrita para fines judiciales de la sociedad PUERTA SINISTERRA
ABOGADOS S.A.S, apoderada judicial de la parte actora en el proceso de la referencia, por
medio del presente escrito me permito_aportar liquidacion de crédito conforme al articulo 446
CGP.

Sefor Juez,

Atentamente,
AN

VICTORIA EUGENIA DUQUE GIL
C.C. #1.151.938.323 de Cali.

T.P. # 324.517 del C.S.J

PUERTA SINISTERRA ABOGADOS
Nit 900.271.514
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Concertel

PUERTA SINISTERRA ABOGADOS

Sefior(a)
JUEZ 18 CIVIL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REF: EJECUTIVO

DTE: BANCO DE OCCIDENTE SA
DDO: RODRIGO GARCIA OCAMPO
RAD: 2022-00165

VICTORIA EUGENIA DUQUE GIL, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Cali,
titular de la Cedula de Ciudadania No. 1.151.938.323 de Cali, abogada en ejercicio,
portadora de la Tarjeta Profesional No. 324.517 Expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, actuando como Abogada inscrita para fines judiciales de la sociedad
PUERTA SINISTERRA ABOGADOS S.A.S, apoderada judicial de la parte actora en el
proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito aportar liquidacion
de crédito conforme al articulo 446 CGP.

Sefior Juez,

Atentamente,

I e i

VICTORIA EUGENIA DUQUE GIL
C.C. #1.151.938.323 de Cali.

T.P. #324.517 del C.S.J

PUERTA SINISTERRA ABOGADOS
Nit 900.271.514

PBX (2) 519 0929/ 333 033 3509 Calle 26N # 6Bis - 20 Bf Santa Ménica - Cali www_cpsabogados.com.



Cliente: [RODRIGO GARCIA OCAMPO
OBLIGACION 7320006141 / 7320007347 / 4004918620031659 / 5491511006124003

MES

[ CAPITAL  [$206.180.545,00]

LIQUIDACION DE INTERESES CONFORME A LAS NORMAS DEL CONSEJO DE ESTADO Y LA LEY 510 DE 1999

VIGENCIA
PORCENTAJ i DEEIAS
o [T i | UALORDE | ENTERES | VALORPEROS || #DEDS | rora reses
BANCARIO BANCARIO|| APLICADA LIQUIDAR BIMENSUAL MENSUAL LIQUIDAN
MAXIMO CERTIFICA
CION
R0801 30. jun 22 08. jul 22 31.jul 22 21,28% | 31,92% |[$206.180.545,00] 2,34% | $4.815.138,24 30 23 $3.691.605,98
R0973 30. jul 22 01. ago 22 31.ago 22 22,21% | 33,32% [$206.180.545,00 2,43% | $5.000.175,87 30 31 $5.166.848,40
R1126 31.ago 22 01. sep 22 30. sep 22 23,50% | 35,25% |[$206.180.545,00] 2,55% | $5.253.924,01 30 30 $5.253.924,01
R1327 29. sep 22 01. oct 22 31. oct 22 2461% | 36,92% [$206.180.545,00] 2,65% | $5.469.615,67 30 31 $5.651.936,19
R1537 28. oct 22 01. nov 22 30. nov 22 25,78% | 38,67% [$206.180.545,00] 2,76% | $5.694.378,90 30 30 $5.694.378,90
R1715 30. nov 22 01. dic 22 31. dic 22 27,64% | 41,46% [$206.180.545,00] 2,93% | $6.046.383,04 30 30 $6.046.383,04
$31.505.076,52
RESUMEN
Capital $206.180.545,00
Mora $31.505.076,52
Total Crédito $237.685.621,52
Interés corriente | $ 5.442.374,00
Lig. Anterior $ 237.685.621,52
Total $ 243.127.995,52




A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 29 de mayo de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacion del crédito presentada, visible en la carpeta Juzgado Origen ID
31.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 018-2022-00206



7/12/22, 16:16 Correo: Juzgado 18 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

essicam@jorgenaranjo.com.co 2 O

Para: Juzgado 18 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali

=l LIQUIDACION ACTUALIZADA... |2y MEMORIAL APORTANDO LIQ...
50 KB 125 KB

2 archivos adjuntos (174 KB) Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura Descargar todo

Este es un Email Certificado™ enviado por jessicam@jorgenaranjo.com.co.

Mié 07/12/2022 11:01

Cordialmente,

Jessica Mejia Corredor
Abogada

Naranjo Azcarate Abogados
Avenida 2 Norte No. 7N- 55
Oficina 504

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGIANMZIMGYyLWUWMTKINGRkZS04YTZILWMSN2ZIYWQ3ZWEyZQAQACLigiSe6kL4pTP9eW63AN0%3D

12
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Edificio Centenario Il
Cali (Valle)

Tel. + (572 ) 8893113
Cel. 310 6438916

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGIANMZIMGYyLWUWMTKINGRkZS04YTZILWMSN2ZIYWQ3ZWEyZQAQACLigiSe6kL4pTP9eW63AN0%3D 2/2



NARANIO AZCARATE ¥ ASOCIADOS S.AS.

Santiago de Cali, diciembre 07 de 2022

Sefior

JUEZ 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE)

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
DEMANDADOS: JOSE JULIAN CESPEDES CARDONA
RADICACION: 202200206

JESSICA PAOLA MEJIA CORREDOR, mayor de edad, vecina de Cali (Valle), abogada
titulada, portadora de la tarjeta profesional No. 289.600 expedida por el Consejo Superior
de la Judicatura y cédula de ciudadania No. 1.144.028.294 de Cali (Valle), actuando como
apoderado judicial de la parte ejecutante, me permito aportar liquidacion actualizada del

crédito conforme al mandamiento de pago.

Renuncio a notificacidn y ejecutoria de auto favorable.

Del Sefior Juez;

Aterﬁamente
\

A\ \ \ ]
JESSlGX\ P)\OL\A\MEJIA EDOR
C.C. No.\1.144:028.294 Cali (Valle)
T.P. No..289:600 del C.S.J.

Avenida 2N No. FN - 55 Oficina 504 Edificio Centenario TT
Teléfovos. 259 76 - D59 2113 - DBASNT - 004 4530
Cali (Valle)
recepeionD)oraenaranjo.Lom.co — JeSsicamadioraenaranjo.Lom.co
210 43216
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mailto:jessicam@jorgenaranjo.com.co

JOSE JULIAN CESPEDES CARDONA

% MORA ANUAL MES ANO FRACCION TASA CAPITAL INTERES POR MES
22,21% AGOSTO 2022 1 2,43% | $ 262.507.434,00 | § 212.206,14
23,50% SEPTIEMBRE 2022 30 2,55% | $ 262.507.434,00 | § 6.689.254,37
24,61% OCTUBRE 2022 30 2,65% | $ 262.507.434,00 | § 6.963.871,27
25,78% NOVIEMBRE 2022 30 2,76% | $ 262.507.434,00 | § 7.250.038,04
27,64% DICIEMBRE 2022 30 2,93% | $ 262.507.434,00 | § 7.698.206,91

TOTAL INTERESES MORATORIOS MENSUALES $262.507.434,00 | $ 28.813.576,73

INTERESES DE PLAZO/ CORRIENTES

S 18.974.764,00

CAPITAL + TOTAL INTERESES MORATORIOS MENSUALES

$ 310.295.774,73
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