31/5/23, 10:30 Correo: Juzgado 34 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Fwd: Anexo solicitud reconsideracién providencia

Osvaldo Diaz <osvaldo500912@gmail.com>
Mié 31/05/2023 8:45 AM
Para: Juzgado 34 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (10 MB)
1685536627397 jpg;

—————————— Forwarded message ---------

De: Osvaldo Diaz <osvaldo500912@gmail.com>
Date: mié, 31 may 2023 a la(s) 07:38

Subject: Anexo solicitud reconsideracion providencia
To: <morozcor@cendoj.ramajudicial.gov.co>

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMKAGVIMjQ5MzA3LWRIODctNDIJZC1hNTBILTI3OGI0ZWJKZTZ]NWBGAAAAAAC2rqfWyOySSLHBKQ5GR1...  1/1
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mailto:morozcor@cendoj.ramajudicial.gov.co

Santiago de Cali, 20 de mayo de 2023

Doctora ALIX CARMENZA DAZA SARMIENTO
JUEZ 34 CIVIL. MUNICIPAL CALI -VALLE
La Cludad. -

ASUNTO: SOLICITUD DE RECONSIDERACION DE UNA PROVIDENCIA DE SU
DESPACHO POR CAUSAL DE NULIDAD

Respetuoso saludo,

El suscrito OSVALDO IDROBO DIAZ, identificado con la C.C. 10 554 400, en calidad de
propietario del vehiculo LEY6820, MODELO 2022, MARCA RENAULT, LINEA KWID,
SERVICIO PARTICULAR, CHASIS 93YRBBO002NJ 163800, COLOR BLANCO MARFIL,
MOTOR B4DA405Q128224, ante el despacho y con 1odo respeto me permito presentar
una accion de nulidad de la decisién tomada con respeto a un contrato entre RCI
Colombia y el suscrito, lo que conllevo a la aprehension ilegal del vehiculo.

El auto interlocutorio Nro. 749, radicacion Nro. 2023-02210-00 (aprehension y entrega)
emanado de su despacho, presenta algunas inconsistencias juridicas por cuanto que:

1. El oficio de fecha 02 de marzo de 2023, emanado por la empresa AECSA, apoderada
judicial de RCI y representada por CAROLINA ABELLO OTALORA, no surte efecto por
cuanto que fue enviado a un correo inexistente para mi, ya que el correo oficial entre la
empresa y el suscrito es 0svaldo500912@amail com y un segundo correo es
alp1449@amall com ; y , al que se envia la comunicacion es al correo ajio144@gmail
por lo tanto nunca me /lego y tengo conocimiento de esta comunicacién es a través de
la copia del expediente que el despacho me entrega. Es extrafio que el despacho
conociendo que el correo nunca me llego pq alli mismo dice que no fue posible la
entrega al destinatario y se procede a una actuacion viciada de nulidad.

2. Tengo registrado mi teléfono celular 3155955189, AL WHATSAPP 3142758391
administrado por la empresa AECSA, en el cual recibo informacion relacionada al
crédito, pero no entiendo pg un documento tan importante y el cual es la base de la
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demanda que genera la aprehension del vehiculo, no se agotaron ninQuUNOs otros
recursos para notificarme, tales como el correo electronico o correo postal.

3. Como es de su conocimiento la constitucion y 1as leyes no permiten una actuacion

judicial sin el derecho a la defensa y su despacho procede a tomar determinaciones 8in
siquiera comunicar y menos hacerme comparecer para haga que haga uso de mis
descargos, pues. una de las cosas es que su providencia es de fecha 10 de abril del
2023 y con fecha 05 de mayo me recibieron dos millones de pesos, con fechatl? de
mayo me recibieron un millon  seiscientos COMoO parte de un acuerdo entre RCIY
suscrito, lo que da cuenta de la mala fe de RCI al instaurar la demanda y de su
despacho al recibirla y resolver sin escuchar la contraparte

4 Se nota en los escritos que la empresa AECSA RC! nunca le menciono al despacho
de estos acuerdos y menos que he venido pagando la deuda, pues a la fecha de la
demanda, argumentan que estaba en mora 31 dias y en este momento al ingresar a
RCI registra un recibo de pago por millén quinientos, equivalente a la cuota de este
mes, lo que muestra la ilegalidad de |a demanda por encima del convenio de pago.

5 En su comunicacion hay un apartado que dice: textual "Inscribir el formulario de
ejecucién en el registro de Garantias Mobiliarias”; es otra situacion de nulidad por
cuanto que no cumple lo establecido en el contrato de Garantias Mobiliaria, conforme a
la clausula de los mecanismos de ejecucion, por cuanto no fui notificado de los 5 dias
establecidos en dicho instrumento legal, de la cual anexo copia, lo que desconoce el

acuerdo preestablecido con la empresa.

Sefora Juez Alix Carmenza, con el debido respeto, es evidente el acto de mala de por
parte de RCI al instaurar una demanda improcedente con el de exigirme el total de la
deuda para la entrega del vehiculo o en su defecto, dar por terminado el contrato,
quedarse con el vehiculo, volverlo a vender y seguir en una escala de procedimientos
ilegales, que parece ser un nuevo cartel de robo a los ciudadanos de bien, que
queremos salir adelante con base en nuestro trabajo.

Respetuosamente, considero que su decision, sin escucharme como contra parte es
dolosa por parte de la empresa RCI al presentarle a ud unas justificaciones que no
vienen al caso y por consiguiente con todo respeto solicito:

1. que el despacho expida una orden por la cuantia de millén quinientos mil pesos a
RCl y la expedicion paz y salvo a la fecha, para que se hagas la entrega inmediata del

vehiculo

Escaneado con Al taScanner



2 Que la empiena RCEme reaponda por loa dafos y perjuicios causados, ya que tengo
WHOR contratos legales de movilizacion diaria del vehiculo y que, desde l momento de
fa apreheneidn, hasta la devoluckdn hayan sido causados, @ inchuso abarque 108
PRIFURIOR B er0x Contraton no me sean continuados por la parte contratante

1‘m-\11 1 la competencia para decklin,
Muy T Jialmente

OSVALDO IDR
C.C 10 854400

ANEXOS

1 Copla de los dos Uimos recibos de pago por valor de tres millones seiscientos mil
Pesos

< Copia de oficio de aecsa de fecha 02 de marzo de 2023, originado en Bogota y
firmado por la sefora CAROLINA ABELLO QTALORA, donde se evidencia el error del
remitente del correo, el cual es la base de la demanda y se nota la mala fe pues lo
Mandan & un QoIred inaxistente.

3. Copia del oficio que demuestra donde no fue posible la entrega del correo
4 Copia del convenio enviado por el suscrito a RCI para normalizar pagos
Notificaciones:

Correo electronico | osvaldos009 1 2@amail.com

Celular y WhatsApp 3155955189
Direccidn correspondencia: av. 2b2 Nro. 73nbis_59 Cali -valie
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AECSA

EDGADIC EWPROAL I ADOY
T CIRDsgAE S

Bogoté D.C., 02 de marzo de 2023

Sefior (a)

OSVALDO IDROBO DIAZ
AJIO144@GMAIL.COM
AV 2 B2#73 NB 59

CALI

Respetado(a) sefor(a),

RC! COLOMBIA S.A COMPANRNIA DE FINANCIAMIENTO en calidad de acreedor
garantizado sobre la obligacion crediticia XXXX461 la cual fue desembolsada el dia
5/13/2022 por valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS
($50990000 pesos) y teniendo en cuenta que a la fecha registra 31 dias en mora, se hizo
efective la CLAUSULA ACELERATORIA, conforme al contrato firnado por usted,
declarando vencido el plazo y haciendo exigible la normalizacion de la obligacion.

En atencion al Contrato de Garantia Mobiliaria suscnito, conforme la clausula “"Mecanismos
de Ejecucion”, se permite solicitarle que en el término de (CINCO) § dias contados a partir
del recibo de la presente comunicacion, proceda con el pago inmediato del saldo vencido
de la obligacion crediticia contralda, para lo cual deberd comunicarse a los numeros de
teléfono: en Medellin (604) 6043045 Ext. 2199 o en Bogota al 7422276 Ext. 11946, donde
se le brindara la informacion de los conceptos adeudados a la fecha y el monto total a

cancelar.

Asi mismo teniendo en cuenta que ya se dio inicio al procedimiento de Pago Directo
conforme al articulo 60 de la ley 1676 de 2013 y el articulo 2.2.2.4.2.3 del decreto 1835 de
2015, en caso de que no logre normalizar su obligacion dentro del plazo mencionado, podra
optar por alguna de las siguientes opciones para cancelar totalmente su obligacion. vender
directamente su vehiculo a un tercero y realizar el pago correspondiente para asi liberar la

prenda gque pesa sobre el automotor; vender su vehiculo directamente a uno de los

concesionarios Renault Autorizado o hacer la entreqa del mismo en las condiciones fisicas
y de funcionamiento en las que le fue entregado, exceptuando las del desgaste natural por

el uso dado a la fecha, con el fin de que sea valorado comercialmente, cualguiera de estas
opciones, deberéd ser coordinada con nuestra &rea comercial con anteriondad

comunicandose al numero de (601) 7422276 Ext. 11946 en Bogoté con el fin de que se
suministre toda la informacion correspondiente.
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A continuacion, las caracteristicas del vehiculo en garantia:

GARANTIA MOBILIARIA
PLACA LEY620
MARCA RENAULT
| LINEA KWID
MODELO 2022

Si ustod no atiende en dobida forma esta comunicacién y no se acoge a alguna de las
alternativas dadas en el plazo estipulado, se procederd a continuar el proceso de PAGO
DIRECTO estipulado en el articulo 60 de la Ley 1676 de 2013 y normas concordantes
sollcitando el juzgado designado, la orden de captura para recuperar via Jjudicial la garantia

moblliaria.

Cordialmente,

- A0(,

CAROLINA ABELLO OTALORA
Apoderada Judicial de RC!/ COLOMBIA
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Actm de envio v entrega de correo slectirdnico
e-entrega Certifica que ha realizado por encargo de AECSA identificado(a) con NIT BEGQSﬁ?‘:
el servicio de envio de la notificacién electrénica, a través de su sistema de registro de ciclo d
comunicacién Emisor-Receptor.

Segun lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente

informacion:

Resumen del mensaje

Id Mensaje

Emisor

398388

Destinatario

deissy.gaona766@aecsa.co (notificacionesjudiciales@aecsa.co)

AJIO144@GMAIL.COM - OSVALDO IDROBO DIAZ

Asunto COMUNICADO ENTREGA VOLUNTARIA DE VEHICULO - RCI
Fecha Envio 2023-03-02 17:41
Estado Actual No fue posible la entrega al destinatario

Trazabilidad de notificacion electronica

Evento

Fecha Evento

Detalle

Mensaje enviado

con estampa de
tiempo

2023/03/02 17:49:
53

Tiempo de firmado: Mar 2 22:49:53 2023 GMT
Politica: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.3.0.

No fue posible la
entrega al
destinatario (La

cuenta de cofreo no
existe. )

2023/03/02 17:50:
33

This is the mail system at host mail.sealmail.co. I'm
sorry to have to inform you that your message could
not be delivered to one or more recipients. It's
attached below. For further assistance, please
send mail to postmaster. If you do so, please
include this problem report. You can delete your
own text from the attached retumed message. The
mail system <AJIO144@GMAIL.COM>: host gmail
smtp-in.l.google.com[64.233.190.26] said: 550-5.1.1
The email account that you tried to reach does not
exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the
recipient's email address for typos or 550-5.1.1
unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser
dx20-
20020a056870769400b00172716abb55si6852480al
300 - gsmtp (in reply to RCPT TO command)

Dim-nmhmmyﬂhhwmulﬂ-w‘muulmMMHM.deﬂmmdm
de recibo Que pusde ser BUioMalizado, on ese orden de ideas, of presentn documenio consliiuye acuse de recibo aulomalizado y constiluye prusbs do entregs del
menssje Ot CONec slecyGnon &l Gomo sus archivos adjunios en i fecha y hors indicadas ==**  enfe.

irpuriss En el apens Aouse de Redbo, on los cas0s e gue apareces i frese "Queusd mal for deivery” se debe a las caracierisiicas del servidor de comreo
stactriricy lhrusof Eudhenge en esios casos, sl of mensale no pudo ser entreasdo dicho senvidor enviand una seaunda resouesta Indicendo cus "o fus exitosa is
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BBVA

Oportunidades
eV
YERM: ULA4S RECAHUIDD DE FACTURAS FECHA : 202305817
OFIC: 0774 20047 REMAWLT CREDITO 90T PER CONVENTO: 0070047
USER: 1008013 CUERTA © 0013-0305-0200005159 WORA  : 15:70
REFERENCIA MO, 1 1004767461 PASD APLICADO CUFHTA W8S,
REFERENCIA M0, 2
REFERENCTIA NO. 3
REFERFNCEA BD. 4
REEFKENCIA RD. S
REFERENCIA NO. 6
DESERIPEION - OTN0000000000000000600 PAGD APLICADO CREDITO WRO.
NRD DE CONFIRMACION: 0067 61 486
CANTIDAD °F DOCUMERTOS. 000
Forma OE PARD REFERENCTA DOCUMENTO INPOETE
VALOR EFECTIVO § 1.600,000.00
$
TOTAL PAGO RECAUDO 1,600,000, 00
FIRMA ¥ SELLD CAJERD ; FIOMA CLIENTE
o f - CLIENTE -
Creando Oportunidades
408 nsnwmmﬁgamcrwus FECHA @ 20230597
TERH: ¥ _ : 30
BFIC; 0520 20047 PEMAULT CREDITO RCT PER CONVENTO: 0020047
YSER: 1016238 CUEKTA + 0013-0305-0200005159 HoRA  : 10:18
REFERCNCIA MO, 1 1004767461 PABO APLICADO CUENTA HRO.
REFERCNCIA HO, 2
REFERERCIA ¥0. 3
REFERENCIA NO. 4
mags%%a ﬁ‘ g
é%g{;cigu . 000000000003000000000000° ~ PAGD APLICADO CREDITO HRO.
0 02 CUETRMCION oo e
FORMN DE PAED REFERENCIA DOCUKENTO B IXPORTE
YALOR EFECTIVO 2,009,000.00
TOTH. PAGO RECAUDO $  2,000,000.00
FIRM ¢ SELLO CAJERD ; FIRBA CLIENIE oy
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ACUERDO DE PAGO VEHICULO LEY 620

Osvaldo Diaz <osvaldob00912@¢ ail coms
para clientesrci »

Buenos dias
Cordial saludo R’,‘

Me dirijo a ustedes para solicitar un acuerdo de page, debido a los atrasos ocasionados en la cuota por calamidad (Enfermedad de mp
y poder realizar el pago asi

7 de mayp: 2 000 000
31 de mayo: 2.00.000
15 de junio: 1,000.000
30 de junio continuar o 1as custds con normalidad

Quedo atentt a su respuests
Muchas gracias

Osvaldo |drobio
£e 105544000

@ Busear M‘P"

@O REDMI NOTE 9S
CO Al QUAD CAMERA




Qsvaldo Diaz <osvaldo500912@amail coms
| para dlen‘eﬂmii.‘é‘j
Buenos diag | der | Osvaldo Diaz <osvaldo500912@gmail.com>
ot S [ ra; _chentesrm@rmbanque.com
| feetal | 4may 2023, 08:52
‘Me dirijo a uste AEMNNG: ACUERDO DE PAGO VEHICULG LEY 620 o
y poder realizal ||, nviatk el gmailicom
7 de mayo: 2.0 |
31 de mayo: 2,00 000 |/
15de junio. 1,000,000
30 de junie continuar con (85 ctintas corn normalidad

en la cuota por calamidad (Enfermedad de hi

Quedo atento a sy respuesia
Muchas gracias f

Osvalda |drobo
| ee 106544000

@ Buscar ;&:} L] '-]mm o

@O REDMI NOTE 9S
CO Al QUAD CAMERA




