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Presentacion de liquidacion de crédito, solicitud de pago y condena en costas RAD 2021-223

—————————— Forwarded message ---------

De: milton patifio <mprkp0309@gmail.com>

Date: jue, 5 may 2022 a las 15:57

Subject: Presentacién de liquidacion de crédito, solicitud de pago y condena en costas RAD 2021-223
To: <parmilt@outlook.com>, milton patifio <mprkp0309@gmail.com>

Bogota, D.C., 5 de mayo de 2022

Sefior

JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUENAS CAUSAS LABORALES

E.S.D

REF: Proceso ejecutivo laboral No 2021-00223.
Asunto: Presentacion de liquidacion de crédito, solicitud de pago y condena en costas

Yo, MILTON PATINO RIANO, identificado con cédula de ciudadania 96.190.820, por medio del presente escrito solicito al sefior juez lo
siguiente,

1. Se dé cumplimiento al numeral cuarto del auto del pasado 26 de abril de 2022.
2. Que se condene en costas al demandado por el proceso ejecutivo.

Finalmente, presento la liquidacidon de crédito
Liquidacion del crédito sin recibir lo ordenado por el juzgado.
El monto de crédito a la fecha es de $77.733,35 pesos colombianos.

Cordialmente

MILTON PATINO RIANO

CC. 96.190.820 de Tame Arauca
mprkp0309@gmail.com
3106690060
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