TRASLADO No. 203

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADOSMUNICIPALESDE EJECUCION CIVIL

TRASLADO 108 FIJACION EN LISTA

Fecha:  18/11/2021 Péagina: 1
Tipo de Traslado Fecha Fecha Magistrado Ponente
No. Proceso Clase Proceso Demandante Demandado Inicial Final
68001 40 03 004 Ejecutivo Singular CLAUDIA MARGARITA CARRILLO WILLIAM ORLANDO NINO CARRENO Traslado (Art. 110 CGP) 19/11/2021 23/11/2021 JUZGADO4CIVIL
2016 00191 ARAQUE MUNICIPAL EJECUCION
68001 40 03 011 Ejecutivo Singular JONNIS ALEXANDER VELLOJN MERLY MARTINEZ NIETO Tradlado (Art. 110 CGP) 19/11/2021 23/11/2021 JUZGADO4CIVIL
2019 00089 MUNICIPAL EJECUCION
68001 40 03 008 Ejecutivo Singular BAGUER SA. IVAN ANDRES VERA Traslado (Art. 110 CGP) 19/11/2021 23/11/2021 JUZGADO 4 CIVIL

2021 00086

MUNICIPAL EJECUCION

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 110 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE FIJA EL PRESENTE TRASLADO EN LUGAR

PUBLICO DE LA SECRETARIA, HOY

18/11/2021

Y ALAHORADELAS8AM.

MARIO ALFONSO GUERRA RUEDA

SECRETARIO




16/11/21 11:43 Correo: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bucaramanga - Outlook

RV: liquidacion Radicado No. 2016-00191-01.pdf JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL EJECUCION DE BUCARAMANGA

Atencion Usuarios Externos Ejecucion Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <atenusuecmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 12/11/2021 1:13 PM

Para: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bucaramanga <ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial Saludo,

Oficina de Apoyo para los Juzgados de
Ejecucion Civil Municipal de Bucaramanga

De: Diego Caro Gémez Abogado <diegocaroabogado@hotmail.com>

Enviado: viernes, 12 de noviembre de 2021 9:35

Para: Atencion Usuarios Externos Ejecucion Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <atenusuecmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Santander -
Bucaramanga <j04ecmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Diego Caro Gémez Abogado <diegocaroabogado@hotmail.com>

Asunto: RV: liquidacion Radicado No. 2016-00191-01.pdf JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL EJECUCION DE BUCARAMANGA

De: Diego Caro Gomez Abogado

Enviado: viernes, 12 de noviembre de 2021 9:31 a. m.

Para: diecaroabogado@hotmail.com <diecaroabogado@hotmail.com>
Asunto: liquidacién Radicado No. 2016-00191-01.pdf

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook para Android
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DIEGO EDINSON CARO GOMEZ

Carrera 26 No. 36 ~ 36 Barrio El Poblado ~ Giron (Santander)
Teléfono 6070666 ~ Celular 3178045216
diegocaro do@hotmail.com

ABOGADO

Sefiora

JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL EJECUCION DE BUCARAMANGA
E. 8. D

REF: PROCESO EJECUTIVO
DTE: CLAUDIA MARGARITA CARRILLO ARAQUE
DDO: WILLIAN ORLANDO NINO CARRENO y OTROS

RAD: 2016-00191-01

DIEGO EDINSON CARO GOMEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadania No.
91.180.595 de Girdn, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional NGmero 192.569 del Concejo
Superior de la Judicatura, respetuosamente me dirijo a usted, en mi condicién de apoderado de la
demandante seflora CLAUDIA MARGARITA CARRILLO ARAQUE, con el fin de allegar la
respectiva liquidacion de crédito dentro del proceso referido:

Interés Corriente desde el dia 11 de Enero de 2011 hasta el dia 13 de
Mayo de 2011

Interés Corriente desde el dia 14 de Mayo de 2011 hasta el dia 31 de
Mayo de 2011

Intereses moratorios al 2.49% desde el 01-Ene-2012 al 30-Ene-2012
Intereses moratorios al 2.49% desde el 01-Feb-2012 al 29-Feb-2012
Intereses moratorios al 2.49% desde el 01-Mar-2012 al 30-Mar-2012
Intereses moratorios al 2.56% desde el 01-Abr-2012 al 30-Abr-2012
Intereses moratorios al 2.56% desde el 01-May-2012 al 30-May-2012
Intereses moratorios al 2.56% desde el 01-Jun-2012 al 30-Jun-2012
Intereses moratorios al 2.61% desde el 01-Jul-2012 al 30-Jul-2012
Intereses moratorios al 2.61% desde el 01-Ago-2012 al 30-Ago-2012
Intereses moratorios al 2.61% desde el 01-Sep-2012 al 30-Sep-2012 548.100
Intereses moratorios al 2.61% desde el 01-Oct-2012 al 30-Oct-2012 548.100

1.887.000

3.164.000

522.900
522.900
522.900
537.600
537.600
537.600
548.100
548.100

Intereses moratorios al 2.61% desde el 01-Dic-2012 al 30-Dic-2012 548.100
Intereses moratorios al 2.59% desde el 01-Ene-2013 al 30-Ene-2013 543.900
Intereses moratorios al 2.59% desde el 01-Feb-2013 al 28-Feb-2013 543.900
Intereses moratorios al 2.59% desde el 01-Mar-2013 al 30-Mar-2013 543.900
Intereses moratorios al 2.60% desde el 01-Abr-2013 al 30-Abr-2013 546.000
Intereses moratorios al 2.60% desde el 01-May-2013 al 30-May-2013 546.000
Intereses moratorios al 2.60% desde el 01-Jun-2013 al 30-Jun-2013 546.000

Intereses moratorios al 2.54% desde el 01-Jul-2013 al 30-Jul-2013 533.400

Intereses moratorios al 2.54% desde el 01-Ago-2013 al 30-Ago-2013 533.400

Intereses moratorios al 2.54% desde el 01-Sep-2013 al 30-Sep-2013 533.400

Intereses moratorios al 2.48% desde el 01-Oct-2013 al 30-Oct-2013 520.800

Intereses moratorios al 2.48% desde el 01-Nov-2013 al 30-Nov-2013 520.800

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Intereses moratorios al 2.61% desde el 01-Nov-2012 al 30-Nov-2012 $ | 548.100
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Intereses moratorios al 2.48% desde el 01-Dic-2013 al 30-Dic-2013 520.800

Escaneado con CamScanner



DIEGO EDINSON CARO GOMEZ

Carrera 26 No. 36 - 36 Barrio EI Poblado ~ Girn (Santander)

Teléfono 8070666 ~ Celular 3178045215

ieqocaro a tmai
ABOGADO

Intereses moratorios al 2. 46% desde el 01-Ene-2014 al 30-Ene-2014 $| 516,600
Intereses moratorios al 2.46% desde el 01-Feb-2014 al 28-Feb-2014 $|516.800
Intereses moratorios al 2.46% desde el 01-Mar-2014 al 30-Mar-2014 $| 516.600
Intereses moratorios al 2. 45% desde el 01-Abr-2014 al 30-Abr-2014 $ | 514,500
Intereses moratorios al 2 45% desde el 01-May-2014 al 30-May-2014 | § | 514,500
Intereses moratorios al 2.45% desde el 01-Jun-2014 al 30-Jun-2014 $ | 514,500
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-Jul-2014 al 30-Jul-2014 $ | 508.200
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-Ago-2014 al 30-Ago-2014 $ | 5608.200
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-Sep-2014 al 30-Sep-2014 % | 508.200
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Oct-2014 al 30-Oct-2014 $ | 504,000
Intereses moratorios al 2. 40% desde el 01-Nov-2014 al 30-Nov-2014 $ | 504,000
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Dic-2014 al 30-Dic-2014 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Ene-2015 al 30-Ene-2015 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2 40% desde el 01-Feb-2015 al 28-Feb-2015 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Mar-2015 al 30-Mar-2015 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-Abr-2015 al 30-Abr-2015 $ | 508.200
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-May-2015 al 30-May-2015 | $ | 508.200
Intereses moratonios al 2.42% desde el 01-Jun-2015 al 30-Jun-2015 $ | 508.200
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Jul-2015 al 30-Jul-2015 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Ago-2015 al 30-Ago-2015 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Sep-2015 al 30-Sep-2015 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-Oct-2015 al 30-Oct-2015 $ | 508.200
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-Nov-2015 al 30-Nov-2015 $ | 508.200
Intereses moratorios al 2.42% desde el 01-Dic-2015 al 30-Dic-2015 $ | 508.200
Intereses moratorios al 2.46% desde el 01-Ene-2016 al 30-Ene-2016 $ | 516.600
Intereses moratorios al 2.46% desde el 01-Feb-2016 al 28-Feb-2016 $ | 516.600
Intereses moratorios al 2.46% desde el 01-Mar-2016 al 30-Mar-2016 $ | 516.600
Intereses moratorios al 2.57% desde el 01-Abr-2016 al 30-Abr-2016 $ | 539.700
Intereses moratorios al 2.57% desde el 01-May-2016 al 30-May-2016 | $ | 539.700
Intereses moratorios al 2.57% desde el 01-Jun-2016 al 30-Jun-2016 $ | 539.700
Intereses moratorios al 2.67% desde el 01-Jul-2016 al 30-Jul-2016 $ | 560.700
Intereses moratorios al 2.67% desde el 01-Ago-2016 al 30-Ago-2016 $ | 560.700
Intereses moratorios al 2.67% desde el 01-Sep-2016 al 30-Sep-2016 $ | 560.700
Intereses moratorios al 2.75% desde el 01-Oct-2016 al 30-Oct-2016 $ | 577.500
Intereses moratorios al 2.75% desde el 01-Nov-2016 al 30-Nov-2016 $ | 577.500
Intereses moratorios al 2.75% desde el 01-Dic-2016 al 30-Dic-2016 $ | 577.500
Intereses moratorios al 2.79% desde el 01-Ene-2017 al 30-Ene-2017 $ | 585.900
Intereses moratorios al 2.79% desde el 01-Feb-2017 al 28-Feb-2017 $ | 585.900
Intereses moratorios al 2.79% desde el 01-Mar-2017 al 30-Mar-2017 $ | 585.900
Intereses moratorios al 2.79% desde el 01-Abr-2017 al 30-Abr-2017 $ | 585.900
Intereses moratorios al 2.79% desde el 01-May-2017 al 30-May-2017 | $ | 585.900
Intereses moratorios al 2.79% desde el 01-Jun-2017 al 30-Jun-2017 $ | 585.900
Intereses moratorios al 2.75% desde el 01-Jul-2017 al 30-Jul-2017 $ | 577.500
Intereses moratorios al 2.75% desde el 01-Ago-2017 al 30-Ago-2017 $ | 577.500
Intereses moratorios al 2.75% desde el 01-Sep-2017 al 30-Sep-2017 $ | 577.500
Intereses moratorios al 2.64% desde el 01-Oct-2017 al 30-Oct-2017 $ | 554.400
Intereses moratorios al 2.64% desde el 01-Nov-2017 al 30-Nov-2017 $ | 554.400
Intereses moratorios al 2.64% desde el 01-Dic-2017 al 30-Dic-2017 $ | 554.400
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DIEGO EDINSON CARO GOMEZ

Carrera 26 No. 36 - 36 Barrio El Poblado ~ Girén (Santander)

Teléfono B070666 ~ Celular 3178045215

diegocaroa o@hotmail.com
ABOGADO

Intereses moratorios al 2.59% desde el 01-Ene-2018 al 30-Ene-2018 $ | 543.000
Intereses moratorios al 2.58% desde el 01-Feb-2018 al 28-Feb-2018 $ | 543 900
Intereses moratorios al 2.59% desde el 01-Mar-2018 al 30-Mar-2018 $ | 543.900
Intereses moratorios al 2.56% desde el 01-Abr-2018 al 30-Abr-2018 $ | 637.600
Intereses moratorios al 2.56% desde el 01-May-2018 al 30-May-2018 | § | 537 600
Intereses moratorios al 2.56% desde el 01-Jun-2018 al 30-Jun-2018 $ | 537.600
Intereses moratorios al 2.53% desde el 01-Jul-2018 al 30-Jul-2018 $ | 531.300
Intereses moratorios al 2.53% desde el 01-Ago-2018 al 30-Ago-2018 $ | 531.300
Intereses moratorios al 2.53% desde el 01-Sep-2018 al 30-Sep-2018 $ | 531.300
Intereses moratorios al 2.45% desde el 01-Oct-2018 al 30-Oct-2018 $ | 514,500
Intereses moratonos al 2.45% desde el 01-Nov-2018 al 30-Nov-2018 $ | 514.500
Intereses moratorios al 2. 45% desde el 01-Dic-2018 al 30-Dic-2018 $ | 514.500
Intereses moratonos al 2.40% desde el 01-Ene-2019 al 30-Ene-2019 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.40% desde el 01-Feb-2019 al 28-Feb-2019 $ | 504.000
Intereses moratonos al 2.40% desde el 01-Mar-2019 al 30-Mar-2019 $ | 504.000
Intereses moratorios al 2.41% desde el 01-Abr-2019 al 30-Abr-2019 $ | 506.100
Intereses moratorios al 2.41% desde el 01-May-2019 al 30-May-2019 $ | 506.100
Intereses moratorios al 2.41% desde el 01-Jun-2019 al 30-Jun-2019 $ | 506.100
Intereses moratorios al 2.41% desde el 01-Jul-2019 al 31-Jul-2019 $ | 506.100
Intereses moratorios al 2.41% desde el 01-Ago-2019 al 30-Ago-2019 $ | 506.100
Intereses moratorios al 2.41% desde el 01-Sep-2019 al 30-Sep-2019 $ | 506.100
Intereses moratorios al 2.39% desde el 01-Oct-2019 al 30-Oct-2019 $ | 501.900
Intereses moratorios al 2.39% desde el 01-Nov-2019 al 30-Nov-2019 $ | 501.900
Intereses moratorios al 2.39% desde el 01-Dic-2019 al 30-Dic-2019 $ | 501.900
Intereses moratorios al 2.34% desde el 01-Ene-2020 al 30-Ene-2020 $ | 491.400
Intereses moratorios al 2.34% desde el 01-Feb-2020 al 28-Feb-2020 $ | 491.400
Intereses moratorios al 2.34% desde el 01-Mar-2020 al 30-Mar-2020 $ | 491.400
Intereses moratorios al 2.34% desde el 01-Abr-2020 al 30-Abr-2020 $ | 491.400
Intereses moratorios al 2.34% desde el 01-May-2020 al 30-May-2020 $ | 491.400
Intereses moratorios al 2.34% desde el 01-Jun-2020 al 30-Jun-2020 $ | 491.400
Intereses moratorios al 2.26% desde el 01-Jul-2020 al 31-Jul-2020 $ | 474600
Intereses moratorios al 2.26% desde el 01-Ago-2020 al 30-Ago-2020 $ | 474 600
Intereses moratorios al 2.26% desde el 01-Sep-2020 al 30-Sep-2020 $ | 474.600
Intereses moratorios al 2.26% desde el 01-Oct-2020 al 30-Oct-2020 $ | 474.600
Intereses moratorios al 2.26% desde el 01-Nov-2020 al 30-Nov-2020 $ | 474600
Intereses moratorios al 2.26% desde el 01-Dic-2020 al 30-Dic-2020 $ | 474.600
Intereses moratorios al 2.16% desde el 01-Ene-2021 al 30-Ene-2021 $ | 453.600
Intereses moratorios al 2.16% desde el 01-Feb-2021 al 28-Feb-2021 $ | 453.600
Intereses moratorios al 2.16% desde el 01-Mar-2021 al 30-Mar-2021 $ | 453.600
Intereses moratorios al 2.16% desde el 01-Abr-2021 al 30-Abr-2021 $ | 453.600
Intereses moratorios al 2.16% desde el 01-May-2021 al 30-May-2021 $ | 453.600
Intereses moratorios al 2.16% desde el 01-Jun-2021 al 30-Jun-2021 $ | 453.600
Intereses moratorios al 2.14% desde el 01-Jul-2021 al 31-Jul-2021 $ | 449.400
Intereses moratorios al 2.14% desde el 01-Ago-2021 al 30-Ago-2021 $ | 449.400
Intereses moratorios al 2.14% desde el 01-Sep-2021 al 30-Sep-2021 $ | 449.400
Intereses moratorios al 2.13% desde el 01-Oct-2021 al 30-Oct-2021 $ | 447.300
Agencias en derecho [ $ | 3.775.000
Gastos Traslado Audiencia $ | 584.990
Notificaciones $ | 24.000
Poliza $ | 83.485
CAPITAL $ | 21.000.000
TOTAL INTERESES + CAPITAL $ | 91.867.875
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DIEGO EDINSON CARO GOMEZ

Carrera 26 No. 36 - 36 Barrio El Poblado ~ Giron (Santander)
Teléfono 6070666 ~ Celular 3178045215

diegocaroabogado@hotmail.com

ABOGADO

Dejo a su disposicion la liquidacion del crédito hasta el mes de octubre de 2.021 para ser tenida en
cuenta dentro del proceso.

Del sefior juez cordial

// DIEGO/EDINSON CARO GOMEZ
C. C.No. 91.180.595 de Girén
T.P/No. 192,569 del C. S. de la J.

Escaneado con CamScanner



17/8/2021 Correo: Juzgado 08 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga - Outlook 76

Re: RADICO MEMORIAL. DTE BAGUER SAS RAD: 2021-086

profesionaljuridico3@baguer.com.co <profesionaljuridico3@baguer.com.co>
Vie 13/08/2021 5:17 PM

Para: Juzgado 08 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <j08cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (463 KB)
B J8 2021-086.pdf;

buenas tardes,
envi6 adjunto, agradezco la atencién
atentamente,

ESTEFANY TORRES

De: "j08cmbuc" <j08cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Para: profesionaljuridico3@baguer.com.co

Enviados: Viernes, 13 de Agosto 2021 16:26:24

Asunto: RE: RADICO MEMORIAL. DTE BAGUER SAS RAD: 2021-086
Buenas tardes,

En atencion al escito que te antecede, me permito informar que no se evidencia solicitud alguna.

FAVOR ACUSAR EL RECIBIDO DE ESTE CORREO.

Cordialmente,
Jean Carlos Gomez

Escribiente
SR Rama Judicial Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga
a Consejo Superior de la Judicatura Teléfono: (7) 6428635 0 6520028 (43) exts. 4080-
u :":1_'|,\:.I:'||'.I,'~'_\Jq'{Llll.ll:ll,"l.l 4081

De: profesionaljuridico3@baguer.com.co <profesionaljuridico3@baguer.com.co>

Enviado: viernes, 13 de agosto de 2021 3:05 p. m.

Para: Juzgado 08 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <j08cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: veraduarteivanandres@gmail.com <veraduarteivanandres@gmail.com>

Asunto: RADICO MEMORIAL. DTE BAGUER SAS RAD: 2021-086

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADJjZTM4MGQOLTY4ZmEtNDM1ZS ThNmMyLTZiYzZYyMWY5N2NIZQAQAJ2TWhVAf3KFoV%2BWGVVE... 1/2



Sefiores:

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICPAL DE BUCARAMANGA.

E. S.

REFERENCIA:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
RADICADCO:

ASUNTO:

D.

PROCESO EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA

BAGUER S.A.S.
IVAN ANDRES VERA DUARTE
2021-086

LIQUIDACION DE CREDITO

ESTEFANY CRISTINA TORRES BARAJAS, mayor de edad y vecina de la ciudad de
Bucaramanga, identificada con la cédula de ciudadania N° 1.098.737.840 expedida en
Bucaramanga, abogada en ejercicio de la profesidn, portadora de la tarjeta profesional N°©
302.207 del C. S. de la J., actuando como apoderada judicial de la sociedad comercial
denominada BAGUER S.A.S, identificada con NIT. 804.006.601-0, parte demandante
dentro del asunto de la referencia, por medio del presente escrito me permito allegar
Liquidacién del Crédito para su debido tramite de la siguiente forma:

S 1,634,805 17-Jan-20 30-Jan-20| 14 2.09% $ 15,945 S 15,945
S 1,634,805 1-Feb-20 29-Feb-20| 29 2.12% $ 33,503 S 49,448
S 1,634,805 1-Mar-20 30-Mar-20{ 30 2.11% S 34,494 S 83,942
S 1,634,805 1-Apr-20 30-Apr-20| 30 2.08% S 34,004 $ 117,946
S 1,634,805 1-May-20 30-May-20| 30 2.03% S 33,187 $ 151,133
S 1,634,805 1-Jun-20 30-Jun-20| 30 2.02% $ 33,023 S 184,156
S 1,634,805 1-Jul-20 30-Jul-20| 30 2.02% S 33,023 S 217,179
S 1,634,805 1-Aug-20 30-Aug-20| 30 2.04% S 33,350 $ 250,529
$ 1,634,805 1-Sep-20 30-Sep-20| 30 2.05% S 33,514 S 284,043
$ 1,634,805 1-Oct-20 30-Oct-20| 30 2.26% S 36,947 $ 320,990
S 1,634,805 1-Nov-20 30-Nov-20| 30 2.23% S 36,456 S 357,446
S 1,634,805 1-Dec-20 30-Dec-20| 30 2.18% $ 35,639 S 393,085
S 1,634,805 1-Jan-21 30-Jan-21| 30 2.17% S 35,475 S 428,560
S 1,634,805 1-Feb-21 28-Feb-21| 28 2.81% S 42,875 S 471,435
S 1,634,805 1-Mar-21 30-Mar-21| 30 2.81% S 45,938 $ 517,373
S 1,634,805 1-Apr-21 30-Apr-21] 30 2.78% S 45,448 $ 562,821
S 1,634,805 1-May-21 30-May-21| 30 2.77% S 45,284 $ 608,105
S 1,634,805 1-Jun-21 30-Jun-21| 30 2.77% S 45,284 $ 653,389
S 1,634,805 1-Jul-21 30-Jul-21| 30 2.76% S 45,121 S 698,510
INTERESES $ 698,510

CAPITAL $ 1,634,805

AGENCIAS EN DERECHO $ 225,000

TOTAL OBLIGACION A 30 JULIO 2021 $ 2,558,315

Anudado a lo anterior, y teniendo en cuenta la manifestacion elevada por el ejecutado de
llegar a una conciliacion por la obligacion pendiente con mi mandante, me permito indicar
que posterior a la aprobacién de la liquidacién de crédito que imparta este despacho, se
ofrece que el demandado pueda cancelar el valor aceptado en dos pagos mensuales cada



una uno por el cincuenta por ciento (50%) que resultase. Pagos que debera realizar a
maximo el 30 de agosto de 2021 y 30 de septiembre de 2021; cancelaciones que podra
realizar directamente a través de las tiendas de propiedad de BAGUER SAS (DEREK
TRAVEL, FACTORY STIRPE...) o por el portal web https://stirpe.co/infocupo, después de
dado cumplimiento a lo anterior se procederia a solicitar la terminacién inmediata del
proceso, levantamiento de medidas cautelares y entrega del respectivo paz y salvo de la
obligacion con la entidad demandante.

Sirvase proceder de conformidad

Cordialmente,

10 A
S e
S
= waAviWiY

ESTEFANY CRISTINA TORRES BARAJAS
C.C. No. 1098737840 de Bucaramanga
T.P. No. 302.207 del C.S. de la Judicatura
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14/1/2021 Correo: Juzgado 11 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga - Outlook

ANEXAR LIQUIDACION RAD. 2019-089

Rosa Duran <rosita.ilene@gmail.com>
Jue 14/01/2021 9:38 AM

Para: Juzgado 11 Civil Municipal - Santander - Bucaramanga <j11cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (16 KB)
LIQUIDACION DE JONNIS ALEXANDER VELLOJIN.docx;

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGZIMWRhMJEzLTgzZWItNDU4ZCOSNWJILWJjYzkwMzlhMzU1NwWAQAIh9pyuBzNtMvbEtseaEsW4...  1/1



JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

E.S.D.

DEMANDANTE: JONNIS ALEXANDER VELLOJIN MACIAS

DEMANDADO: JEIMY LUCERO ZAMORA RAMIREZ Y MERLY MARTINEZ NIETO
REF. EJCUTIVO

RADICADO: 2.019-089

ASUNTO ANEXAR LIQUIDACION

ROSA ELENA DURAN ALVAREZ, IDENTIFICADA COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, ACTUANDO
COMO APODERDA CONTRACTUAL DEL DEMANDANTE, ACUDO A SU DESPACHO CON EL FIN DE
ANEXAR LIQUIDACION DEL CREDITO:

$3.000.000 09/01/19 al 31/01/19 | 1.968% $43.296
$3.000.000 01/02/19 al 28/02/19 | 1.968% $59.040
$3.000.000 01/03/19 al 11/03/19. | 1.968% $59.040
$3.000.000 01/04/19 al 30/04/19. | 2.054% $61.620
$3.000.000 01/05/19 al 31/05/19. | 2.054% $61.620
$3.000.000 01/06/19 al 30/06/19. | 2.054% $61.620
$3.000.000 01/07/19 al 30/07/19 | 1.926% $57.780
$3.000.000 01/08/19 al 31/08/19. | 1.926% $57.780
$3.000.000 01/09/19 al 30/09/19 | 1.926% $57.780
$3.000.000 01/10/19 al 31/10/19 | 1.933% $57.990
. . a . (o} .
$3.000.000 1/11/19 al 30/11/19 1.933% $57.990
$3.000.000 1/12/19 al 31/12/19 1.933% $57.990
$3.000.000 01/01/20 al 31/01/20 | 1.968% $59.040
$3.000.000 01/02/20 al 28/02/20 | 1.968% $59.040
$3.000.000 01/03/20 al 31/03/20. | 1.968% $59.040




$3.000.000 01/04/20 al 30/04/20. | 2.054% $61.620
$3.000.000 01/05/20 al 31/05/20. | 2.054% $61.620
$3.000.000 01/06/20 al 30/06/20. | 2.054% $61.620
$3.000.000 01/07/20 al 30/07/20 | 1.926% $57.780
$3.000.000 01/08/20 al 31/08/20. | 1.926% $57.780
$3.000.000 01/09/20 al 30/09/20 | 1.926% $57.780
$3.000.000 01/10/20 al 31/10/20 | 1.933% $57.990
$3.000.000 1/11/20 al 30/11/20 1.933% $57.990
$3.000.000 1/12/20 al 31/12/20 1.933% $57.990
$3.000.000 01/01/21al 12/01/21 | 1.968% $23.616
TOTAL $912.606
AGENCIAS EN $180.000
DERECHO
CAPITAL $3.000.000
TOTAL $4.092.606
DEL SENOR

JUEZ CON DEFERENCIA

ROSA ELENA DURAN ALVAREZ

C.C. 37.864.912

T.P 330986 del C.Sde laJ.




