
REPUBLICA  DE  COLOMBIA

RAMA  JUDICIAL

TRASLADO  108  FIJACION  EN  LISTA

JUZGADOS MUNICIPALES DE EJECUCION CIVIL

TRASLADO No. Página:
1

Fecha:

065
28/04/202327/04/2023 27/04/2023

Tipo de Traslado

No.  Proceso Demandante   Demandado  

Fecha   

Inicial

Fecha

FinalClase Proceso

Magistrado Ponente

4/05/20232/05/2023Traslado (Art. 110 CGP)WILLIAN SANCHEZ RAMIREZMAKRO COMPUTO S.A.Ejecutivo Singular

008102010

68001 40 03 009 JUZGADO 6 CIVIL 

MUNICIPAL EJECUCION

4/05/20232/05/2023Traslado (Art. 110 CGP)JUAN CARLOS PAEZDIGNAEL AREVALO TORRESEjecutivo Singular

002462013

68001 40 03 013 JUZGADO 6 CIVIL 

MUNICIPAL EJECUCION

4/05/20232/05/2023Traslado (Art. 110 CGP)JORGE LUIS HERNANDEZ PEREZCOOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE SANTANDER 

LIMITADA -FINANCIERA 

COMULTRASAN-

Ejecutivo Singular

006802013

68001 40 03 009 JUZGADO 6 CIVIL 

MUNICIPAL EJECUCION

4/05/20232/05/2023Traslado (Art. 110 CGP)SHIRLEY RIBERO TORRESCOOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

RECAUDOS - COMULTCOLOMBIA

Ejecutivo Singular

001802016

68001 40 03 027 JUZGADO 6 CIVIL 

MUNICIPAL EJECUCION

SECRETARIO 

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 110 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE FIJA EL PRESENTE TRASLADO EN  LUGAR

PUBLICO DE LA SECRETARIA,  HOY 28/04/2023 Y A LA HORA DE LAS 8 A.M.

MARIO ALFONSO GUERRA RUEDA
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REDIRECCIONAMIENTO MEMORIALES LIQUIDACIONES DE CREDITO/ J09-2010-00810

Yenith Marcela Henao Ponton <yhenaop@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 20/04/2023 9:31 AM

Para: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Santander - Bucaramanga
<ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Greisy Stephany Sanchez Rodriguez <gsancher@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (376 KB)
J09-2010-00810-01- LIQUIDACION DE CREDITO - 2FLS.pdf; J09-2010-00810- LIQUIDACION - 3 FL- YT.pdf;

Buenos dìas

Adjunto memoriales para su radicaciòn al Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuciòn de Sentencias por
ser de su competencia.

Quedo atenta,

Yenith Marcela Henao
Asistente Administra�vo Grado 5

Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga
Carrera 12 No. 31-08, Teléfono (097) 65777

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Fwd: Liquidación actualizada rdo 68001400300920100081002 - DDO. WILLIAN
SANCHEZ RAMIREZ

MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA <maenbasie@gmail.com>
Vie 10/09/2021 2:33 PM

Para:  Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bucaramanga <ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (116 KB)

J. 6 Ejecucion C.M. B-manga. Liquidacion actualizada. R-68001400300920100081002. William Sanchez Ramirez.pdf;

Buen día,

Por medio de la presente, reenvío memorial de Liquidación de Crédito, radicada el día 15 de enero
2021, a efectos de que se le realice su respectivo trámite.

Por favor acusar recibido. 

---------- Forwarded message --------- 
De: MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA <maenbasie@gmail.com> 
Date: vie, 15 ene 2021 a las 10:44 
Subject: Liquidación actualizada rdo 68001400300920100081002 - DDO. WILLIAN SANCHEZ RAMIREZ 
To: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bucaramanga
<ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

Señor
JUEZ SEXTO DE EJECUCION CIVIL MUNCIPAL DE BUCARAMANGA 
E.   S.   D.
 
Ref. Proceso ejecutivo de MAKRO COMPUTO S.A. contra WILLIAN SANCHEZ RAMIREZ
Rdo. 68001400300920100081002
 
En mi condición de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, adjunto remito
liquidación actualizada del crédito a efectos de que se le corra traslado a la parte demandada.
 
Manifiesto a su señoría que desconocemos el correo electrónico del demandado, razón por la cual no se le remite
este correo con su anexo.

--  
Cordial Saludo, 
  
  
  
MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA 
Abogado 
  
Calle 34 Nº 13-31 Of. 301  
Tel. 6305954 - 6423309 
Bucaramanga - Colombia.

mailto:maenbasie@gmail.com
mailto:ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
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--  
Cordial Saludo, 
  
  
  
MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA 
Abogado 
  
Calle 34 Nº 13-31 Of. 301  
Tel. 6824927 
Bucaramanga - Colombia



MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA
                Abogado Universidad Santo Tomás

    Calle 34 Nº  13-31 Of. 301 Tel. 6305954-6423309

                      Bucaramanga - Colombia

Señor:

JUEZ SEXTO DE EJECUCION CIVIL MUNCIPAL DE BUCARAMANGA

E. S. D.

REF. Proceso: Ejecutivo 

Ddante :

Ddado  :

Rdo.     :

CAPITAL……………. ……………………………………………………………………… 2.280.760,00$              

LIQUIDACION DEL CREDITO DEBIDAMENTE APROBADA POR

EL DESPACHO AL DIA 13 DE FEBRERO DE 2.019…………………………………………....8.339.335,00$              

% Corriente 

Efectivo 

Anual 

Interes 

moratorio 

efectivo 

anual

Interes 

moratorio 

efectivo 

nominal 

% Tasa 

Mensual

Fecha de

 inicio

Fecha de

 terminación
Días

 Valor interes

por mes 

19,70% 29,55% 26,17% 2,18% 14-02-2019 al  28-02-2019 17 28.175$                           

19,37% 29,06% 25,78% 2,15% 01-03-2019 al  31-03-2019 30 49.036$                           

19,32% 28,98% 25,72% 2,14% 01-04-2019 al  30-04-2019 30 48.808$                           

19,34% 29,01% 25,74% 2,15% 01-05-2019 al  31-05-2019 30 49.036$                           

19,30% 28,95% 25,70% 2,14% 01-06-2019 al  30-06-2019 30 48.808$                           

19,28% 28,92% 25,67% 2,14% 01-07-2019 al  31-07-2019 30 48.808$                           

19,32% 28,98% 25,72% 2,14% 01-08-2019 al  31-08-2019 30 48.808$                           

19,32% 28,98% 25,72% 2,14% 01-09-2019 al  30-09-2019 30 48.808$                           

19,10% 28,65% 25,46% 2,12% 01-10-2019 al  31-10-2019 30 48.352$                           

19,03% 28,55% 25,38% 2,11% 01-11-2019 al   30-11-2019 30 48.124$                           

18,91% 28,37% 25,23% 2,10% 01-12-2019 al   31-12-2019 30 47.896$                           

18,77% 28,16% 25,07% 2,09% 01-01-2020 al   31-01-2020 30 47.668$                           

19,06% 28,59% 25,41% 2,12% 01-02-2020 al  29-02-2020 30 48.352$                           

18,95% 28,43% 25,28% 2,11% 01-03-2020 al   31-03-2020 30 48.124$                           

18,69% 28,04% 24,97% 2,08% 01-04-2020 al   30-04-2020 30 47.440$                           

18,19% 27,29% 24,37% 2,03% 01-05-2020 al  30-05-2020 30 46.299$                           

18,12% 27,18% 24,29% 2,02% 01-06-2020 al  30-06-2020 30 46.071$                           

18,12% 27,18% 24,29% 2,02% 01-07-2020 al  30-07-2020 30 46.071$                           

18,29% 27,44% 24,49% 2,04% 01-08-2020 al  30-08-2020 30 46.528$                           

18,35% 27,53% 24,56% 2,05% 01-09-2020 al  30-09-2020 30 46.756$                           

18,09% 27,14% 24,25% 2,02% 01-10-2020 al  31-10-2020 30 46.071$                           

17,84% 26,76% 23,95% 2,00% 01-11-2020 al  30-11-2020 30  $                          45.615 

17,46% 26,19% 23,49% 1,96% 01-12-2020 al  31-12-2020 30  $                          44.703 

17,32% 25,98% 23,32% 1,94% 01-01-2021 al  15-01-2020 15  $                          22.123 

TOTAL INTERESES MORATORIOS………………………………………………. 1.096.482,97$              

=================

TOTAL A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA ………………………… 9.435.817,97$              

Del señor Juez,

MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA

T.P.Nº 31.932 del C.S.J.

C.C.Nº 13.833.682 de Bucaramanga.

MAKRO COMPUTO S.A.

WILLIAN SANCHEZ RAMIREZ

68001400300920100081002

En mi condición de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, me 

permito presentar  la liquidación actualizada del crédito, a efectos de que se le corra traslado a la 

parte demandada y ante su silencio se proceda a su aprobación:
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REDIRECCIONAMIENTO MEMORIALES LIQUIDACIONES DE CREDITO/ J09-2010-00810

Yenith Marcela Henao Ponton <yhenaop@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 20/04/2023 9:31 AM

Para: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Santander - Bucaramanga
<ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Greisy Stephany Sanchez Rodriguez <gsancher@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (376 KB)
J09-2010-00810-01- LIQUIDACION DE CREDITO - 2FLS.pdf; J09-2010-00810- LIQUIDACION - 3 FL- YT.pdf;

Buenos dìas

Adjunto memoriales para su radicaciòn al Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuciòn de Sentencias por
ser de su competencia.

Quedo atenta,

Yenith Marcela Henao
Asistente Administra�vo Grado 5

Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga
Carrera 12 No. 31-08, Teléfono (097) 65777

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Liquidación actualizada rdo 68001400300920100081002 - DDO. WILLIAN SANCHEZ RAMIREZ

MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA <maenbasie@gmail.com>
Vie 15/01/2021 10:44 AM

Para:  Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bucaramanga <ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (116 KB)

J. 6 Ejecucion C.M. B-manga. Liquidacion actualizada. R-68001400300920100081002. William Sanchez Ramirez.pdf;

Señor
JUEZ SEXTO DE EJECUCION CIVIL MUNCIPAL DE BUCARAMANGA 
E.   S.   D.
 
Ref. Proceso ejecutivo de MAKRO COMPUTO S.A. contra WILLIAN SANCHEZ RAMIREZ
Rdo. 68001400300920100081002
 
En mi condición de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, adjunto remito liquidación actualizada del crédito a efectos de que se le
corra traslado a la parte demandada.
 
Manifiesto a su señoría que desconocemos el correo electrónico del demandado, razón por la cual no se le remite este correo con su anexo.

--  
Cordial Saludo, 
  
  
  
MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA 
Abogado 
  
Calle 34 Nº 13-31 Of. 301  
Tel. 6305954 - 6423309 
Bucaramanga - Colombia.



MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA
                Abogado Universidad Santo Tomás

    Calle 34 Nº  13-31 Of. 301 Tel. 6305954-6423309

                      Bucaramanga - Colombia

Señor:

JUEZ SEXTO DE EJECUCION CIVIL MUNCIPAL DE BUCARAMANGA

E. S. D.

REF. Proceso: Ejecutivo 

Ddante :

Ddado  :

Rdo.     :

CAPITAL……………. ……………………………………………………………………… 2.280.760,00$              

LIQUIDACION DEL CREDITO DEBIDAMENTE APROBADA POR

EL DESPACHO AL DIA 13 DE FEBRERO DE 2.019…………………………………………....8.339.335,00$              

% Corriente 

Efectivo 

Anual 

Interes 

moratorio 

efectivo 

anual

Interes 

moratorio 

efectivo 

nominal 

% Tasa 

Mensual

Fecha de

 inicio

Fecha de

 terminación
Días

 Valor interes

por mes 

19,70% 29,55% 26,17% 2,18% 14-02-2019 al  28-02-2019 17 28.175$                           

19,37% 29,06% 25,78% 2,15% 01-03-2019 al  31-03-2019 30 49.036$                           

19,32% 28,98% 25,72% 2,14% 01-04-2019 al  30-04-2019 30 48.808$                           

19,34% 29,01% 25,74% 2,15% 01-05-2019 al  31-05-2019 30 49.036$                           

19,30% 28,95% 25,70% 2,14% 01-06-2019 al  30-06-2019 30 48.808$                           

19,28% 28,92% 25,67% 2,14% 01-07-2019 al  31-07-2019 30 48.808$                           

19,32% 28,98% 25,72% 2,14% 01-08-2019 al  31-08-2019 30 48.808$                           

19,32% 28,98% 25,72% 2,14% 01-09-2019 al  30-09-2019 30 48.808$                           

19,10% 28,65% 25,46% 2,12% 01-10-2019 al  31-10-2019 30 48.352$                           

19,03% 28,55% 25,38% 2,11% 01-11-2019 al   30-11-2019 30 48.124$                           

18,91% 28,37% 25,23% 2,10% 01-12-2019 al   31-12-2019 30 47.896$                           

18,77% 28,16% 25,07% 2,09% 01-01-2020 al   31-01-2020 30 47.668$                           

19,06% 28,59% 25,41% 2,12% 01-02-2020 al  29-02-2020 30 48.352$                           

18,95% 28,43% 25,28% 2,11% 01-03-2020 al   31-03-2020 30 48.124$                           

18,69% 28,04% 24,97% 2,08% 01-04-2020 al   30-04-2020 30 47.440$                           

18,19% 27,29% 24,37% 2,03% 01-05-2020 al  30-05-2020 30 46.299$                           

18,12% 27,18% 24,29% 2,02% 01-06-2020 al  30-06-2020 30 46.071$                           

18,12% 27,18% 24,29% 2,02% 01-07-2020 al  30-07-2020 30 46.071$                           

18,29% 27,44% 24,49% 2,04% 01-08-2020 al  30-08-2020 30 46.528$                           

18,35% 27,53% 24,56% 2,05% 01-09-2020 al  30-09-2020 30 46.756$                           

18,09% 27,14% 24,25% 2,02% 01-10-2020 al  31-10-2020 30 46.071$                           

17,84% 26,76% 23,95% 2,00% 01-11-2020 al  30-11-2020 30  $                          45.615 

17,46% 26,19% 23,49% 1,96% 01-12-2020 al  31-12-2020 30  $                          44.703 

17,32% 25,98% 23,32% 1,94% 01-01-2021 al  15-01-2020 15  $                          22.123 

TOTAL INTERESES MORATORIOS………………………………………………. 1.096.482,97$              

=================

TOTAL A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA ………………………… 9.435.817,97$              

Del señor Juez,

MARIO ENRIQUE BAYONA SIERRA

T.P.Nº 31.932 del C.S.J.

C.C.Nº 13.833.682 de Bucaramanga.

MAKRO COMPUTO S.A.

WILLIAN SANCHEZ RAMIREZ

68001400300920100081002

En mi condición de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, me 

permito presentar  la liquidación actualizada del crédito, a efectos de que se le corra traslado a la 

parte demandada y ante su silencio se proceda a su aprobación:
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RAD 68001 4003 013 2013 00246 01 EJC SING VS JUAN CARLOS PAEZ - RELIQUIDACION
CREDITO

ESPERANZA NIÑO LIZARAZO <esperanzaninolizarazo56@gmail.com>
Mar 21/02/2023 10:55 AM

Para: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Santander - Bucaramanga
<ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

--
ESPERANZA NIÑO LIZARAZO
Abogada
Carrera 14 No. 35-26 Oficina 305 Edificio García Rovira
Tels.: 6420559 - 313 2077321
Bucaramanga - Colombia
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68001400300920130068001 ASUNTO. LIQUIDACION CREDITO :JORGE LUIS HERNANDEZ
PEREZ

Abogados Asociados BUCARAMANGA <abogadosasociados_BGA@hotmail.com>
Mié 23/11/2022 11:34 AM

Para: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bucaramanga <ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Doctor(a)
JUZGADO	SEXTO	(06)		CIVIL	MUNICIPAL	EJECUCION	DE	SENTENCIAS	DE	BUCARAMANGA-
SDER

Buen	Dia.

RADICADO::	68001400300920130068001

ASUNTO.			LIQUIDACION	CREDITO	

DEMANDANTE:	FINANCIERA	COMULTRASAN

DEMANDADO:JORGE	LUIS	HERNANDEZ	PEREZ

    Olga Lucía Roa García

                  Abogada

 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD
 
ROA & AMESCA SAS - OLGA LUCÍA ROA GARCÍA, identificada con NIT. 901287290-1 - 63320173-8. con domicilio principal en la ciudad de
Bucaramanga - Santander, cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Protección de datos personales Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, le
informa que el contenido de este mensaje es de USO CONFIDENCIAL entre ABOGADO Y EL CLIENTE por lo tanto solo es remitido a la(s) Persona(s) o
Empresa(s) o a quien fue intencionalmente dirigida(s). Si usted no es el receptor adecuado para recibir este mensaje, cualquier retención, divulgación o
manejo inapropiado que resultara en un Daño o Perjuicio a ROA & AMESCA SAS - OLGA LUCÍA ROA GARCÍA, sus empresas afiliadas, clientes,
proveedores, o cualquier otra entidad jurídica o personal, es estrictamente sancionada por la Ley, en caso de haber recibido por error este mensaje,
infórmenos devolviendo una respuesta vía e-mail, mantenga la Confidencialidad respectiva y borre de su base de datos el mensaje. Puede
consultar nuestra política de tratamiento de datos personales, solicítela a través del correo electrónico abogadosasociados_bga@hotmail.com

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2F%3Fq%3DCarrera%2B35%2BNo.%2B54%2B-%2B96%25C2%25A0%2BCabecera%2Bdel%2Bllano%25C2%25A0ciudad%25C2%25A0de%2BBucaramanga%2B-%2BSantander%26entry%3Dgmail%26source%3Dg&data=05%7C01%7Cofejcmbuc%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cc27aa8637b3548f6725108dacd7099ce%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638048180798403562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rGAnFeQ2YGVsBuF8U83JPcVrVYB2MT0zqzAjJ9zh5UE%3D&reserved=0
mailto:abogadosasociados_bga@hotmail.com


Olga   Lucía   Roa    García. 

Abogada 
__________________________________________ 

 

abogadosasociados_bga@hotmail.com . Cels.  317-2462346  -  6807659 

Bucaramanga – Colombia. 

          22-11-2022 

          

Señor  

 

JUEZ SEXTO (06) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE 

BUCARAMANGA - SDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO 

 

RADICADO: 68001400300920130068001 

 

OLGA LUCÍA ROA GARCÍA, abogada en ejercicio, mayor y vecina de esta ciudad 

Bucaramanga, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando 

como APODERADA JUDICIAL de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

SANTANDER LTDA. “FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN”, Señor(a) Juez, 

respetuosamente allego liquidación del crédito judicializado: 

 

 

Del Señor Juez.  

Atentamente 

 

__________________________ 

Olga Lucía Roa García. 

C.C. No.  63320173 de Bucaramanga  

T.P. No.  205038   del C. S. de la J. 

 

  

 

 

 

 

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO MINIMA CUANTIA de la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA. “FINANCIERA COMULTRASAN o 

“COMULTRASAN” contra Señor(es) - JORGE LUIS HERNANDEZ PEREZ 

mailto:bga@hotmail.com


Olga   Lucía   Roa    García. 

Abogada 
__________________________________________ 

 

abogadosasociados_bga@hotmail.com . Cels.  317-2462346  -  6807659 

Bucaramanga – Colombia. 

PAGARE # 039 – 0036 – 001671257 

  

La fórmula financiera utilizada en esta liquidación, para convertir tasas efectivas anuales a 
nominales, está expresada asi: TASA NOMINAL ANUAL=[(1+TASA EFECTIVA ANUAL)Elevada a 
la(1/12)-1) x 12]. Liquidación presentada en concordancia con el artículo 446 del Código General 
del Proceso 

          

Intereses de Mora 
sobre el Capital Inicial         

CAPITAL       $       7.958.776,00 

          

Desde Hasta Dias Tasa Mensual(%)   

20/06/2013 30/06/2013 11 2,29 $            66.827,19 

01/07/2013 31/07/2013 31 2,24 $          184.219,14 

01/08/2013 31/08/2013 31 2,24 $          184.219,14 

01/09/2013 30/09/2013 30 2,24 $          178.276,58 

01/10/2013 31/10/2013 31 2,20 $          180.929,51 

01/11/2013 30/11/2013 30 2,20 $          175.093,07 

01/12/2013 31/12/2013 31 2,20 $          180.929,51 

01/01/2014 31/01/2014 31 2,18 $          179.284,69 

01/02/2014 28/02/2014 28 2,18 $          161.934,56 

01/03/2014 31/03/2014 31 2,18 $          179.284,69 

01/04/2014 30/04/2014 30 2,17 $          172.705,44 

01/05/2014 31/05/2014 31 2,17 $          178.462,29 

01/06/2014 30/06/2014 30 2,17 $          172.705,44 

01/07/2014 31/07/2014 31 2,14 $          175.995,07 

01/08/2014 31/08/2014 31 2,14 $          175.995,07 

01/09/2014 30/09/2014 30 2,14 $          170.317,81 

01/10/2014 31/10/2014 31 2,13 $          175.172,66 

01/11/2014 30/11/2014 30 2,13 $          169.521,93 

01/12/2014 31/12/2014 31 2,13 $          175.172,66 

01/01/2015 31/01/2015 31 2,13 $          175.172,66 

01/02/2015 28/02/2015 28 2,13 $          158.220,47 

01/03/2015 31/03/2015 31 2,13 $          175.172,66 

01/04/2015 30/04/2015 30 2,15 $          171.113,68 

01/05/2015 31/05/2015 31 2,15 $          176.817,47 

01/06/2015 30/06/2015 30 2,15 $          171.113,68 

01/07/2015 31/07/2015 31 2,14 $          175.995,07 

01/08/2015 31/08/2015 31 2,14 $          175.995,07 

01/09/2015 30/09/2015 30 2,14 $          170.317,81 

01/10/2015 31/10/2015 31 2,14 $          175.995,07 

01/11/2015 30/11/2015 30 2,14 $          170.317,81 

01/12/2015 31/12/2015 31 2,14 $          175.995,07 

01/01/2016 31/01/2016 31 2,18 $          179.284,69 

01/02/2016 29/02/2016 29 2,18 $          167.717,94 

01/03/2016 31/03/2016 31 2,18 $          179.284,69 

01/04/2016 30/04/2016 30 2,26 $          179.868,34 

mailto:bga@hotmail.com


Olga   Lucía   Roa    García. 

Abogada 
__________________________________________ 

 

abogadosasociados_bga@hotmail.com . Cels.  317-2462346  -  6807659 

Bucaramanga – Colombia. 

01/05/2016 31/05/2016 31 2,26 $          185.863,95 

01/06/2016 30/06/2016 30 2,26 $          179.868,34 

01/07/2016 31/07/2016 31 2,34 $          192.443,20 

01/08/2016 31/08/2016 31 2,34 $          192.443,20 

01/09/2016 30/09/2016 30 2,34 $          186.235,36 

01/10/2016 31/10/2016 31 2,40 $          197.377,64 

01/11/2016 30/11/2016 30 2,40 $          191.010,62 

01/12/2016 31/12/2016 31 2,40 $          197.377,64 

01/01/2017 31/01/2017 31 2,44 $          200.667,27 

01/02/2017 28/02/2017 28 2,44 $          181.247,86 

01/03/2017 31/03/2017 31 2,44 $          200.667,27 

01/04/2017 30/04/2017 30 2,44 $          194.194,13 

01/05/2017 31/05/2017 31 2,44 $          200.667,27 

01/06/2017 30/06/2017 30 2,44 $          194.194,13 

01/07/2017 31/07/2017 31 2,40 $          197.377,64 

01/08/2017 31/08/2017 31 2,40 $          197.377,64 

01/09/2017 30/09/2017 30 2,35 $          187.031,24 

01/10/2017 31/10/2017 31 2,32 $          190.798,39 

01/11/2017 30/11/2017 30 2,30 $          183.051,85 

01/12/2017 31/12/2017 31 2,29 $          188.331,17 

01/01/2018 31/01/2018 31 2,28 $          187.508,76 

01/02/2018 28/02/2018 28 2,31 $          171.591,21 

01/03/2018 31/03/2018 31 2,28 $          187.508,76 

01/04/2018 30/04/2018 30 2,26 $          179.868,34 

01/05/2018 31/05/2018 31 2,25 $          185.041,54 

01/06/2018 30/06/2018 30 2,24 $          178.276,58 

01/07/2018 31/07/2018 31 2,21 $          181.751,91 

01/08/2018 31/08/2018 31 2,20 $          180.929,51 

01/09/2018 30/09/2018 30 2,19 $          174.297,19 

01/10/2018 31/10/2018 31 2,17 $          178.462,29 

01/11/2018 30/11/2018 30 2,16 $          171.909,56 

01/12/2018 31/12/2018 31 2,15 $          176.817,47 

01/01/2019 31/01/2019 31 2,13 $          175.172,66 

01/02/2019 28/02/2019 28 2,18 $          161.934,56 

01/03/2019 31/03/2019 31 2,15 $          176.817,47 

01/04/2019 30/04/2019 30 2,14 $          170.317,81 

01/05/2019 31/05/2019 31 2,15 $          176.817,47 

01/06/2019 30/06/2019 30 2,14 $          170.317,81 

01/07/2019 31/07/2019 31 2,14 $          175.995,07 

01/08/2019 31/08/2019 31 2,14 $          175.995,07 

01/09/2019 30/09/2019 30 2,14 $          170.317,81 

01/10/2019 31/10/2019 31 2,12 $          174.350,25 

01/11/2019 30/11/2019 30 2,11 $          167.930,17 

01/12/2019 31/12/2019 31 2,10 $          172.705,44 

01/01/2020 31/01/2020 31 2,09 $          171.883,03 

01/02/2020 29/02/2020 29 2,12 $          163.101,85 

01/03/2020 31/03/2020 31 2,11 $          173.527,85 

01/04/2020 30/04/2020 30 2,08 $          165.542,54 

01/05/2020 31/05/2020 31 2,03 $          166.948,59 

01/06/2020 30/06/2020 30 2,02 $          160.767,28 

01/07/2020 31/07/2020 31 2,02 $          166.126,18 

01/08/2020 31/08/2020 31 2,04 $          167.771,00 

01/09/2020 30/09/2020 30 2,05 $          163.154,91 

01/10/2020 31/10/2020 31 2,02 $          166.126,18 
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01/11/2020 30/11/2020 30 2,00 $          159.175,52 

01/12/2020 31/12/2020 31 1,96 $          161.191,74 

01/01/2021 31/01/2021 31 1,94 $          159.546,93 

01/02/2021 28/02/2021 28 1,97 $          146.335,36 

01/03/2021 31/03/2021 31 1,95 $          160.369,34 

01/04/2021 30/04/2021 30 1,94 $          154.400,25 

01/05/2021 31/05/2021 31 1,93 $          158.724,52 

01/06/2021 30/06/2021 30 1,93 $          153.604,38 

01/07/2021 31/07/2021 31 1,93 $          158.724,52 

01/08/2021 31/08/2021 31 1,94 $          159.546,93 

01/09/2021 30/09/2021 30 1,93 $          153.604,38 

01/10/2021 31/10/2021 31 1,92 $          157.902,12 

01/11/2021 30/11/2021 30 1,94 $          154.400,25 

01/12/2021 31/12/2021 31 1,96 $          161.191,74 

01/01/2022 31/01/2022 31 1,98 $          162.836,56 

01/02/2022 28/02/2022 28 2,04 $          151.535,10 

01/03/2022 31/03/2022 31 2,06 $          169.415,81 

01/04/2022 30/04/2022 30 2,12 $          168.726,05 

01/05/2022 31/05/2022 31 2,18 $          179.284,69 

01/06/2022 30/06/2022 30 2,25 $          179.072,46 

01/07/2022 31/07/2022 31 2,34 $          192.443,20 

01/08/2022 31/08/2022 31 2,43 $          199.844,87 

01/09/2022 30/09/2022 30 2,55 $          202.948,79 

01/10/2022 31/10/2022 31 2,65 $          217.937,82 

01/11/2022 30/11/2022 30 2,76 $          219.662,22 

      Total Intereses de Mora $     19.983.664,11 

      Subtotal $     27.942.440,11 

          

          

          

  
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

CRÈDITO   

          

  Capital $                7.958.776,00   

  
Total Intereses 
Corrientes (+)  $                             0,00   

  

Total Intereses Mora 
(+) $              19.983.664,11   

  Abonos (-) $                             0,00   

  
TOTAL 

OBLIGACIÓN $              27.942.440,11   
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GRAN TOTAL 
OBLIGACIÓN $              27.942.440,11   

          

 

 

 

 

 

 

 

SON: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($27.942.440, 11) 
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LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BUCARAMANGA RADICADO 2016-180-01
DEMANDANTE: COOPERATIVA COMULTCOLOMBIA DEMANDADO (A): JULIAN ESTEBAN
TORRADO Y SHIRLEY PAOLA RIBERO.

VELASQUEZ ABOGADOS <velabogado@gmail.com>
Lun 17/04/2023 8:11 AM

Para: Oficina De Ejecucion Civil Municipal - Santander - Bucaramanga
<ofejcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (949 KB)
LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
BUCARAMANGA RADICADO 2016-180-01 DEMANDANTE COOPERATIVA COMULTCOLOMBIA DEMANDADO (A) JULIAN
ESTEBAN TORRADO Y SHIRLEY PAOLA RIBERO..pdf;

Señores
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Bucaramanga
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente y de manera atenta, me permito allegar liquidación actualizada del crédito, al
interior del siguiente proceso:

 
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BUCARAMANGA
RADICADO 2016-180-01
DEMANDANTE: COOPERATIVA COMULTCOLOMBIA
DEMANDADO (A): JULIAN ESTEBAN TORRADO Y SHIRLEY PAOLA RIBERO.
 
Anexo: 
 
- 1PDF LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO (3 FOLIOS).
 
FAVOR ACUSAR RECIBIDO.
 
Cordialmente,
 
ROMÁN ANDRÉS VELÁSQUEZ CALDERÓN
Apoderado de la parte demandante
 
Proyectó
LEIDY PAOLA PATIÑO RUEDA
Abogada

--
VELÁSQUEZ Y ABOGADOS ASOCIADOS
Tel: 6421256
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