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RV: RELIQUIDACION CREDITO PROCESO 2011-00296

Juzgado 07 Civil Municipal - Quindio - Armenia <j07cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 22/10/2021 7:59

Para: Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (85 KB)
RELIQUIDACION CREDITO MARZO 14 2021 SMARTY JUZGADO 7 CIVIL.pdf;

De: alejandro perez parra <perez_28parra@hotmail.com>

Enviado: jueves, 21 de octubre de 2021 2:16 p. m.

Para: Juzgado 07 Civil Municipal - Quindio - Armenia <j07cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jhon Erick
Castro Chacon <jcastroch@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RELIQUIDACION CREDITO PROCESO 2011-00296

solicitole respetuosamente autorizacion para ingresar al expediente 2011-0296 con el fin de verificar si

fue recibida la reliquidacion enviada a sus despacho del 26 de marzo de 2021, ya que mediante auto 15
de octubre me requieren dicha RELIQUIDACION, y saber que paso con la que envie o si debo realizarla
nuevamente. gracias . Quiero agregar que en la carpeta que se me envio no veo dicho documento.
reenvio el correo que envie en esa epoca para su conocimiento

ALEJANDRO PEREZ PARRA
Carrera 9 No 18-12, oficina 402,
Pereira, Risaralda..

De: alejandro perez parra <perez_28parra@hotmail.com>

Enviado: viernes, 26 de marzo de 2021 2:00 p. m.

Para: j07cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co <j07cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jhon Erick Castro
Chacon <jcastroch@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RELIQUIDACION CREDITO PROCESO 2011-00296

Buenas tardes, envio por este medio para que sea allegado al proeso 2011-00296 la reliquidacion del
credito que me fuera solicitada mediante auto del despacho. gracias

ALEJANDRO PEREZ PARRA
Carrera 9 No 18-12, oficina 402,
Pereira, Risaralda..

De: Daniel Alejandro Arboleda G <daniel.2201ag@gmail.com>
Enviado: viernes, 26 de marzo de 2021 1:33 p. m.

Para: alejandro perez parra <perez_28parra@hotmail.com>
Asunto: Re: RELIQUIDACION CREDITO PROCESO 2011-00296
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El vie, 26 mar 2021 a las 13:21, alejandro perez parra (<perez _28parra@hotmail.com>) escribio:

ALEJANDRO PEREZ PARRA
Carrera 9 No 18-12, oficina 402,
Pereira, Risaralda..

Daniel Alejandro Arboleda G.

" La felicidad no es un don, sino un arte que exige voluntad y practica"
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ALEJANDRO PEREZ PARRA

ABOGADO

Sefor
JUEZ SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL.
ARMENIA QUINDIO.

Ref: Proceso: RELIQUIDACION DEL CREDITO —EJECUTIVO

Demandante: SMARTY COLOMBIA S.A.S
Demandado: JHON ALEXANDER GRISALES LOZANO
Radicacion : 2011- 00296

ALEJANDRO PEREZ PARRA, mayor y vecino de Pereira, identificado
como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de
apoderado de la firma SMARTY COLOMBIA S.A.S., por medio del
presente escrito allego la reliquidacién del crédito, mismo que fuera
aprobado hasta el 14 de FEBRERO de 2018 en cuantia de $ 64.033.133
mediante auto del 30 de abril de 2018. asi :

Liquidacion del crédito aprobado a febrero 14 de 2018 ...$ 64.033.133,00
Abono obligacion titulos judiciales por ... $ 2.647.524,23
Total saldo pendiente L.l $ 61385608,77
Por intereses mora a la tasa del 2.1% desde el 15

De febrero 2018 hasta el 14 de marzo de 2021, son

37 meses, dando por mes la suma de $522.309,

Para un total de $ 18.803.124..........ccciiiiiiinnn... $19.325.433.
Total saldo pendiente ... $80.711.041,77

COMPROBACION :

Total, crédito aprobado 14 febrero 2018 ................ $ 64.033.133,00
Abono a la obligacion titulo judiciales  ................ $ 2.647.524,23
Saldo pendiente $ 61.385.608,77
Adeuda intereses de mora 15 febrero 2018 al 14 de

Marzo de 2021 . $ 19.325.433
Total, Saldo actual del crédito  .........coeiviiniiin... $80.711.041,77
Del sefior Juez, atentamente, /

&7 L

ALBJANDRO PEREZ PARRA
. de B/grande Valle
T. P. N0.133591 del C.S.J.

CARRERA 9 N° 18-12, OFICINA 402, EDIFICIO SUSA,
TELEFONOS: 351521 CELULAR 314-8170233 PEREIRA
RISARALDA CORREO perez 28parrahotmail.com
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