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DE ACUERDO con Liquidacién Crédito Rad. 2023-00220

Yair fernandez cruz <fernandez1103007 @gmail.com>
Mar 31/10/2023 11:00

Para:Jefferson Palma <jpalmag09@gmail.com>;Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Quindio - Armenia
<cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Juzgado 08 Civil Municipal - Quindio - Armenia
<j08cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (298 KB)
LIQUIDACION 002.pdf;

Buenos dias estoy de acuerdo con la liquidacién y quedo atento a sus indicaciones

Jair fernandez cruz
Cc 75089493

—————————— Mensaje reenviado ---------

De: Jefferson Palma <jpalmag09@gmail.com>
Fecha: El mar, 31 de oct. de 2023 a la(s) 10:52 a.m.
Asunto: Fwd: Liquidacion Crédito Rad. 2023-00220
Para: <fernandez1103007 @gmail.com>

Sefor,
SILVIO JAIR FERNANDEZ CRUZ
L.C.

De manera respetuosa me permito remitirle por este medio, la liquidacion del crédito objeto de
recaudo dentro del proceso ejecutivo que se adelanta en el Juzgado Octavo Civil Municipal de
Armenia bajo el radicado 2023-00220.

Le solicito comedidamente, que su respuesta sea enviada ademas de mi correo electrénico, también a
los correos

- cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
- j08cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co

Atentamente,

JEFFERSON PALMA GOMEZ
Abogado.

—————————— Forwarded message ---------

De: Jefferson Palma <jpalmag09@gmail.com>

Date: mar, 31 oct 2023 a las 8:51

Subject: Liquidacién Crédito Rad. 2023-00220

To: <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>, <j08cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

https://outlook.office.com/mail/cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co/AAMKADhkOTMyNDMyLTk4MjgtNDE1OC1hNDgwLWY3YmY5NDg4M2Y 1M...
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Sefior,
JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
Armenia, Quindio.

REFERENCIA: LIQUIDACION CREDITO

EJECUTANTE: JOSE FRANCISCO SANCHEZ RONCANCIO
EJECUTADO: SILVIO JAIR FERNANDEZ CRUZ
RADICADO: 2023-00220

JEFFERSON PALMA GOMEZ, mayor de edad, domiciliado en Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadania
numero 9.773.101, abogado en ejercicio de la profesién, portador de la tarjeta profesional nimero 346.082 del
C.S.J., como apoderado de la parte ejecutante dentro del proceso de la referencia, adjunto al presente mensaje de
datos, memorial contentivo de la liquidaciéon del crédito objeto de recaudo hasta la fecha 31 de octubre de 2023.

Agradezco su atencion y diligencia.

Atentamente,

JEFFERSON PALMA GOMEZ
Abogado

https://outlook.office.com/mail/cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co/AAMKADhkOTMyNDMyLTk4MjgtNDE1OC1hNDgwLWY3YmY5NDg4M2Y1M...  2/2



Seior,
JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
Armenia, Quindio.

REFERENCIA: LIQUIDACION CREDITO
EJECUTANTE: JOSE FRANCISCO SANCHEZ RONCANCIO
EJECUTADO: SILVIO JAIR FERNANDEZ CRUZ
RADICADO: 2023-00220

Senor Juez,

JEFFERSON PALMA GOMEZ, mayor de edad, domiciliado en Armenia Q., identificado con la cédula de
ciudadania nimero 9.773.101, abogado en ejercicio de la profesion, portador de la tarjeta profesional
nimero 346.082 del C.S.J., como apoderado de JOSE FRANCISCO SANCHEZ RONCANCIO, persona
mayor, domiciliado y residente en el municipio de Armenia, Quindio, identificado con cédula de
ciudadania nimero 89.009.553 expedida en Armenia, (Q), en calidad de ejecutante, por medio del
presente me permito presentar la liquidacién del crédito que se encuentra dentro del proceso
ejecutivo adelantado en su honorable despacho bajo el radicado nimero 2023-00220, liquidacién que
se muestra en la siguiente forma:

LETRA DE CAMBIO: CAPITAL: $3.500.000
Fecha de creacién: 15 de abril del afio 2023
Fecha de vencimiento: 01 de mayo del afio 2023

CAPITAL $ 3.500.000
INTERESES PLAZO (16 DIAS) $  70.000
INTERESES MORATORIOS (39 DIAS) HASTA EL 10/06/2023 $  167.000
SUB-TOTAL 1 $ 3.737.000
ABONO REALIZADO EL 10/06/2023 -$  500.000
SUB-TOTAL 2 $ 3.237.000
INTERESES MORATORIOS DEL 11/06/2023 AL 31/10/2023 $  502.000
TOTAL OBLIGACION $ 3.739.000

Lo anterior, con el fin de dar a conocer el monto adeudado al dia 31 de Octubre de 2023; dejando
aqui constancia que adicional al presente memorial se adjuntan las tablas de célculos de los referidos

intereses.

No siendo otro el motivo de la presente, elevo mis gratitudes y me suscribo a ustedes.

Atentamente, Y T

JEFEERSON-PALVIA GOMEZ
C.C.9.773.101 DE ARMENIA
T.P. 346.082 DEL C.S.J.




INTERESES DE PLAZO

Liquidador de intereses moratorios.

Ultimo periodo de interés ingresado: jun-2023

Valor adeudado: $3.500.000

Fecha en que debid pagar: 15-abr.-2023

Fecha en que va a pagar: 1-may.-2023

¢ Tiene beneficio de interés reducido por Covid?: No

Dias de mora: 16

Tasa de interés a la fecha de pago: 45,41%

Tasa interes diario: 0,124411% Consultar instrucciones.
Total intereses moratorio: $70.000 Suspensioén de intereses segun articulo 634 E.T
Tasa por si acaso (Optativa) No SO Fecha en que se admitié la demanda:

Total a pagar: $3.570.000 Fecha en que quedo ejecutoriada la sentencia:

Liquidacién por periodo

Tasa de interés certificada

Desde Hasta Tasa |ntferes anual Desde Hasta Dias Base Intereses Total
aplicable
Sadlo inicial de la deuda S 3.500.000
1-abr.-2023 30-abr.-2023 45,41% 16-abr.-2023 30-abr.-2023 15 S 3.500.000 | S 65.315,75 | S 3.565.315,75
1-may.-2023 31-may.-2023 45,41% 1-may.-2023 1-may.-2023 1 S 3.500.000 | $ 4.354,38 | S 3.569.670,13




INTERESES MORATORIOS HASTA EL 10/06/2023

Liquidador de intereses moratorios.

Ultimo periodo de interés ingresado: jun-2023
Valor adeudado: $3.500.000
Fecha en que debid pagar: 2-may.-2023
Fecha en que va a pagar: 10-jun.-2023
¢ Tiene beneficio de interés reducido por Covid?: No
Dias de mora: 39
Tasa de interés a la fecha de pago: 44,64%
Tasa interes diario: 0,122301% Consultar instrucciones.
Total intereses moratorio: $167.000 Suspension de intereses segun articulo 634 E.T
Tasa por si acaso (Optativa) No SO Fecha en que se admitié la demanda:
Total a pagar: $3.667.000 Fecha en que quedo ejecutoriada la sentencia:
Tasa de interés certificada Liquidacion por periodo
Desde Hasta Tasa intferés anual Desde Hasta Dias Base Intereses Total
aplicable
Sadlo inicial de la deuda S 3.500.000
1-may.-2023 31-may.-2023 44,64% 3-may.-2023 | 31-may.-2023 29 S 3.500.000 | S 124.135,89 | S 3.624.135,89
1-jun.-2023 30-jun.-2023 44,64% 1-jun.-2023 10-jun.-2023 10 S 3.500.000 | S 42.805,48 | S 3.666.941,37




INTERESES MORATORIOS DESDE EL 11/06/2023 HASTA EL 31/10/2023

Liquidador de intereses moratorios.

Ultimo periodo de interés ingresado: oct-2023

Valor adeudado: $3.237.000

Fecha en que debié pagar: 11-jun.-2023

Fecha en que va a pagar: 31-oct.-2023

¢ Tiene beneficio de interés reducido por Covid?: No

Dias de mora: 142

Tasa de interés a la fecha de pago: 39,80%

Tasa interes diario: 0,109041% Consultar instrucciones.

Total intereses moratorio: $502.000 Suspensidn de intereses segun articulo 634 E.T

Tasa por si acaso (Optativa) No SO Fecha en que se admitié la demanda:

Total a pagar: $3.739.000 Fecha en que quedd ejecutoriada la sentencia:

Tasa de interés certificada Liquidacion por periodo
Desde Hasta Tasa mtferes gnsal Desde Hasta Dias Base Intereses Total
aplicable
Sadlo inicial de la deuda $ 3.237.000

1-jun.-2023 30-jun.-2023 39,80% 12-jun.-2023 30-jun.-2023 19 S 3.237.000 | $ 67.063,55 | S 3.304.063,55
1-jul.-2023 31-jul.-2023 39,80% 1-jul -2023 31-jul.-2023 31 $ 3.237.000 | $ 109.419,47 | $ 3.413.483,02
1-ago.-2023 31-ago.-2023 39,80% 1-ago.-2023 | 31-ago.-2023 31 $ 3.237.000 | $ 109.419,47 | $  3.522.902,49
1-sep.-2023 30-sep.-2023 39,80% 1-sep.-2023 | 30-sep.-2023 30 $ 3.237.000 | $ 105.889,81 | $ 3.628.792,30
1-oct.-2023 31-0ct.-2023 39,80% 1-oct.-2023 31-0ct.-2023 31 $ 3.237.000 | $ 109.419,47 | $  3.738.211,77
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