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RV: Informacion

Juzgado 04 Familia - Quindio - Armenia <j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 4/03/2022 11:19
Para:  Centro Servicios Judiciales Civil Familia - Armenia - Quindio <cserjudcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 
 
 
 
De: Jaime Florian

Enviado: viernes, 4 de marzo de 2022 11:18 a. m.

Para: Juzgado 04 Familia - Quindio - Armenia

Asunto: Fwd: Informacion
 
Buenos días 
 
Envío documento por favor confirmar recibido 
 
Gracias 
 
---------- Mensaje reenviado ---------

De: Jaime Florian <jflorianp09@gmail.com>

Fecha: El vie, 4 de mar. de 2022 a la(s) 8:08 a.m.

Asunto: Informacion

Para: <j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
 

Buenos dias
 
Envio documento, por favor confirmar lo recibido.
 
Gracias

Atentamente,
 
Jaime Florian Polania
Celular 3228570550
--
Atentamente,
 
Jaime Florian Polania
Celular 3228570550
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Señor 
JUEZ CUARTO DE FAMILIA  
EDIFICIO GOMEZ ARBELAEZ 
CALLE 20ª. Nro.14-15 
ARMENIA (Q). 
 
 
REF. RADICACION: 63001311000420160020000 
PROCESO SUCESION. JOSE JOAQUIN QUINTERO PINTO (Q.E.P.D.). 
DEMANDANTE. JOSE JOAQUIN QUINTERO VILLAMIZAR. 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Atentamente me permito remitir el informe de gestión de los predios objeto de la medida 
cautelar. 
 
Arreglos locativos casa Marisol……………… $1.100.000 
Pago predial La Grecia…………………………$   116.924 
Pago predial Mirasol…………………………….$   769.436 
Pago Predial la Cascada……………………….$   619.832 
Compra Pintura………………………………….$   122.000 
Gastos Transporte y Otros.…………………….$    263.409 
 
Total gastos…..………………………………….$ 2.991.601 

Efectivo consignado Banco……………...………$    608.399 
Total……………………………………………… $ 3.600.000 
 
Este es periodo comprendido del 25 de Abril de 2021 al 25 de Octubre de ese mismo año. 
Así mismos los gastos de transporte y otros corresponden a seis meses. 
 
Correo enviare soportes. 
 
Atentamente, 
 

 
 
JAIME FLORIAN POLANIA 
jflorianp09@gmial.com 
 






