
RE: Repuesta RV: Requerimiento

Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque
<jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 3/08/2021 8:21 AM
Para:  FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Acuso recibo actualización liquidación de crédito ejecutivo alimentos 2018-00061 en un folio. 

Jesús David Gómez Valbuena 
Escribiente Juzgado Promiscuo Municipal Lenguazaque
jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 3 N° 5 - 12 Esquina 
Cel. 3158231314

De: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Enviado: lunes, 2 de agosto de 2021 11:06 p. m.

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenas tardes:

Continuo a la espera de sus comentarios, respecto al incremento de la cuota de alimentos de acuerdo con
el IPC anual 2020 y 2021 y del saldo de la deuda al corte de 31-ago-21 por valor de $2.376.558 detalle a
continuación:


Valor Cuota Mes
 $            204,000 01-may-18
 $            204,000 01-jun-18
 $            204,000 01-jul-18
 $            204,000 01-ago-18
 $            204,000 01-sep-18
 $            204,000 01-oct-18
 $            204,000 01-nov-18
 $            204,000 01-dic-18
 $            210,487 01-ene-19
 $            210,487 01-feb-19
 $            210,487 01-mar-19
 $            210,487 01-abr-19
 $            210,487 01-may-19
 $            210,487 01-jun-19
 $            210,487 01-jul-19
 $            210,487 01-ago-19
 $            210,487 01-sep-19
 $            210,487 01-oct-19
 $            210,487 01-nov-19
 $            210,487 01-dic-19
 $            218,486 01-ene-20
 $            218,486 01-feb-20
 $            218,486 01-mar-20
 $            218,486 01-abr-20
 $            218,486 01-may-20



 $            218,486 01-jun-20
 $            218,486 01-jul-20
 $            218,486 01-ago-20
 $            218,486 01-sep-20
 $            218,486 01-oct-20
 $            218,486 01-nov-20
 $            218,486 01-dic-20
 $            222,004 01-ene-21
 $            222,004 01-feb-21
 $            222,004 01-mar-21
 $            222,004 01-abr-21
 $            222,004 01-may-21
 $            222,004 01-jun-21
 $            222,004 01-jul-21
 $            222,004 01-ago-21
 $        8,555,701 Total Deuda

 Valor Depósito
Judicial   Fecha  Recibió Kiko

 $            310,556 08-abr.-19 07-may.-19
 $            310,556 07-may.-19 15-may.-19
 $            310,434 06-jun.-19 13-jun.-19
 $            310,434 09-jul.-19 11-jul.-19

 $            310,434 06-ago.-19 12-ago.-19

 $            310,434 09-sep.-19 12-sep.-19
 $            310,434 08-oct.-19 10-oct.-19
 $            310,434 12-nov.-19 15-nov.-19
 $            310,434 09-dic.-19 05-dic.-19
 $            310,434 14-ene.-20 16-ene.-20
 $            310,434 04-feb.-20 10-feb.-20
 $            310,434 09-mar.-20 09-mar.-20
 $            308,891 13-abr.-20 13-abr.-20

 $            306,400 07-ene.-21 19-ene.-21
 $            306,400 04-feb.-21 16-feb.-21
 $            306,400 09-mar.-21 29-mar.-21
 $            306,400 15-abr.-21 20-abr.-21
 $            306,400 10-may.-21 18-may.-21
 $            306,400 08-jun.-21 16-jun.-21
 $            306,400 Julio Julio
 $        6,179,143 Total  

 $         8,555,701 Total Deuda
 $      (6,179,143) Total Depósitos Judiciales
 $       2,376,558 Saldo a 01-ago-21
 $       2,374,465



Agradezco su respuesta a mis inquietudes


Cordialmente,

FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ 
C.C. # 11’188.681 de Engativá 
Calle 5 A No. 6 – 59 Lenguazaque 
Tel. Celular : 311 4 45 82 03 

De: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 2 de febrero de 2021 3:28 p. m.

Para: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenas tardes, acuso recibo solicitud. 

Jesús David Gómez Valbuena 
Escribiente Juzgado Promiscuo Municipal Lenguazaque
jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 3 N° 5 - 12 Esquina 
Cel. 3208331719

De: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Enviado: martes, 2 de febrero de 2021 12:35 p. m.
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenas tardes:

Continuo a la espera de sus comentarios, respecto al incremento de la cuota de alimentos de acuerdo con
el IPC anual 2020 y 2021 y del saldo de la deuda al corte de 28-feb-21 por valor de $2.882.937 detalle a
continuación:


Valor Cuota Mes
 $            204,000 01-may-18
 $            204,000 01-jun-18
 $            204,000 01-jul-18
 $            204,000 01-ago-18
 $            204,000 01-sep-18
 $            204,000 01-oct-18
 $            204,000 01-nov-18
 $            204,000 01-dic-18
 $            210,487 01-ene-19
 $            210,487 01-feb-19
 $            210,487 01-mar-19
 $            210,487 01-abr-19
 $            210,487 01-may-19
 $            210,487 01-jun-19
 $            210,487 01-jul-19
 $            210,487 01-ago-19



 $            210,487 01-sep-19
 $            210,487 01-oct-19
 $            210,487 01-nov-19
 $            210,487 01-dic-19
 $            218,486 01-ene-20
 $            218,486 01-feb-20
 $            218,486 01-mar-20
 $            218,486 01-abr-20
 $            218,486 01-may-20
 $            218,486 01-jun-20
 $            218,486 01-jul-20
 $            218,486 01-ago-20
 $            218,486 01-sep-20
 $            218,486 01-oct-20
 $            218,486 01-nov-20
 $            218,486 01-dic-20
 $            222,004 01-ene-21
 $            222,004 01-feb-21
 $        7,223,680 Total Deuda

 Valor Depósito
Judicial   Fecha  Recibió Kiko

 $            310,556 08-abr.-19 07-may.-19
 $            310,556 07-may.-19 15-may.-19
 $            310,434 06-jun.-19 13-jun.-19
 $            310,434 09-jul.-19 11-jul.-19

 $            310,434 06-ago.-19 12-ago.-19

 $            310,434 09-sep.-19 12-sep.-19
 $            310,434 08-oct.-19 10-oct.-19
 $            310,434 12-nov.-19 15-nov.-19
 $            310,434 09-dic.-19 05-dic.-19
 $            310,434 14-ene.-20 16-ene.-20
 $            310,434 04-feb.-20 10-feb.-20
 $            310,434 09-mar.-20 09-mar.-20
 $            308,891 13-abr.-20 13-abr.-20

 $            306,400 07-ene.-21 19-ene.-21

 $        4,340,743 Total  

 $         7,223,680 Total Deuda
 $      (4,340,743) Total Depósitos Judiciales
 $       2,882,937 Saldo a 01-feb-21

Vale la pena mencionar que entre abril a diciembre 2020 no recibí depósito judicial alguno, pero el que reclamé el
19-ene-21 (adjunto) decía en la descripción "DEPOSITO DE ALIMENTOS DICIEMBRE 2020" y el resto de meses? y la
deuda anterior? y el valor disminuyó en lugar de aumentar, a que se debe esto?

Agradezco su respuesta a mis inquietudes

Cordialmente,



FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ 
C.C. # 11’188.681 de Engativá 
Calle 3 No. 5 – 26 Lenguazaque 
Tel. Celular : 311 4 45 82 03 

De: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 21 de enero de 2021 10:05 a. m.

Para: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenos días acuso recibo solicitud ejecutivo 

Jesús David Gómez Valbuena 
Escribiente Juzgado Promiscuo Municipal Lenguazaque
jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 3 N° 5 - 12 Esquina 
Cel. 3208331719

De: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 23 de diciembre de 2020 5:34 p. m.

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenas tardes:

Continuo a la espera de sus comentarios, respecto al incremento de la cuota de alimentos de acuerdo con
el IPC anual 2020 y del saldo de la deuda al corte de 31-dic-20 por valor de $2.745.328, detalle a
continuación:


Valor Cuota Mes

 $            204.000 1-may-18
 $            204.000 1-jun-18
 $            204.000 1-jul-18
 $            204.000 1-ago-18
 $            204.000 1-sep-18
 $            204.000 1-oct-18
 $            204.000 1-nov-18
 $            204.000 1-dic-18
 $            210.487 1-ene-19
 $            210.487 1-feb-19
 $            210.487 1-mar-19
 $            210.487 1-abr-19
 $            210.487 1-may-19
 $            210.487 1-jun-19
 $            210.487 1-jul-19
 $            210.487 1-ago-19
 $            210.487 1-sep-19
 $            210.487 1-oct-19



 $            210.487 1-nov-19

 $            210.487 1-dic-19
 $            218.486 1-ene-20
 $            218.486 1-feb-20
 $            218.486 1-mar-20
 $            218.486 1-abr-20
 $            218.486 1-may-20
 $            218.486 1-jun-20
 $            218.486 1-jul-20
 $            218.486 1-ago-20
 $            218.486 1-sep-20
 $            218.486 1-oct-20
 $            218.486 1-nov-20

 $            218.486 1-dic-20

 $         6.779.671 Total Deuda

 Valor Depósito
Judicial   Fecha  Recibió Kiko

 $            310.556 08-abr.-19 07-may.-19

 $            310.556 07-may.-19 15-may.-19

 $            310.434 06-jun.-19 13-jun.-19

 $            310.434 09-jul.-19 11-jul.-19

 $            310.434 06-ago.-19 12-ago.-19

 $            310.434 09-sep.-19 12-sep.-19

 $            310.434 08-oct.-19 10-oct.-19

 $            310.434 12-nov.-19 15-nov.-19
 $            310.434 09-dic.-19 05-dic.-19
 $            310.434 14-ene.-20 16-ene.-20

 $            310.434 04-feb.-20 10-feb.-20
 $            310.434 09-mar.-20 09-mar.-20

 $            308.891 13-abr.-20 13-abr.-20

 $         4.034.343 Total  

 $         6.779.671 Total Deuda
 $      (4.034.343) Total Depósitos Judiciales

 $    2.745.328 Saldo a 01-dic-20

Cordialmente,

FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ 
C.C. # 11’188.681 de Engativá 
Calle 3 No. 5 – 26 Lenguazaque 
Tel. Celular : 311 4 45 82 03 



De: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Enviado: martes, 6 de octubre de 2020 6:06 p. m.

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenas tardes :

Muchas gracias por su oportuna respuesta. Sin embargo, aclaro que no es una liquidación de crédito, sino el dinero
que me deben al corte del 31-oct-20 por Demanda de Alimentos.

De: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 6 de octubre de 2020 10:52 a. m.

Para: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Acuso Recibo Actualización Liquidación de crédito.

Jesús David Gómez Valbuena 
Escribiente Juzgado Promiscuo Municipal Lenguazaque
jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 3 N° 5 - 12 Esquina 
Cel. 3208331719

De: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Enviado: lunes, 5 de octubre de 2020 7:28 p. m.

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenas noches:

Acuso recibo de 13 folios.

Quedo entonces a la espera de sus comentarios para el procedimiento a seguir, así como del  incremento de la cuota de
alimentos de acuerdo con el IPC anual. Para información de ustedes, la deuda al corte de 31-oct-20 es de $2.308.357, detalle a
continuación.

Valor Cuota Mes
 $           
204.000 1-may-18
 $           
204.000 1-jun-18
 $           
204.000 1-jul-18
 $           
204.000 1-ago-18
 $           
204.000 1-sep-18
 $           
204.000 1-oct-18
 $           
204.000 1-nov-18
 $           
204.000 1-dic-18
 $           
210.487 1-ene-19



 $           
210.487 1-feb-19
 $           
210.487 1-mar-19
 $           
210.487 1-abr-19
 $           
210.487 1-may-19
 $           
210.487 1-jun-19
 $           
210.487 1-jul-19
 $           
210.487 1-ago-19
 $           
210.487 1-sep-19
 $           
210.487 1-oct-19
 $           
210.487 1-nov-19
 $           
210.487 1-dic-19
 $           
218.486 1-ene-20
 $           
218.486 1-feb-20
 $           
218.486 1-mar-20
 $           
218.486 1-abr-20
 $           
218.486 1-may-20
 $           
218.486 1-jun-20
 $           
218.486 1-jul-20
 $           
218.486 1-ago-20
 $           
218.486 1-sep-20
 $           
218.486 1-oct-20
 $        
6.342.700 Total Deuda

 Valor Depósito
Judicial   Fecha  Recibió Kiko

 $            310.556 08-abr.-19 07-may.-19

 $            310.556 07-may.-19 15-may.-19

 $            310.434 06-jun.-19 13-jun.-19

 $            310.434 09-jul.-19 11-jul.-19

 $            310.434 06-ago.-19 12-ago.-19

 $            310.434 09-sep.-19 12-sep.-19



 $            310.434 08-oct.-19 10-oct.-19

 $            310.434 12-nov.-19 15-nov.-19
 $            310.434 09-dic.-19 05-dic.-19
 $            310.434 14-ene.-20 16-ene.-20

 $            310.434 04-feb.-20 10-feb.-20
 $            310.434 09-mar.-20 09-mar.-20

 $            308.891 13-abr.-20 13-abr.-20
 $        
4.034.343 Total  

 $        
6.342.700 Total Deuda
 $     (4.034.343) Total Depósitos Judiciales

 $    2.308.357 Saldo a 01-oct-20

Cordialmente,

FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ 
C.C. # 11’188.681 de Engativá 
Calle 3 No. 5 – 26 Lenguazaque 
Tel. Celular : 311 4 45 82 03 

De: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 2 de octubre de 2020 1:46 p. m.

Para: FRANCISCO IVAN ABRIL MENDEZ <kikoabril@hotmail.com>

Asunto: RV: Repuesta RV: Requerimiento
 

Buenas tardes, en cumplimiento de lo ordenado en providencia del 30 de septiembre de 2020, dejo a su disposición
para los fines legales corresppondientes, la información suministrad por la empresa empleadora de la ejecutada Flor
Mery Sastoque Castillo en 13 archivos pdf.

Jesús David Gómez Valbuena 
Escribiente Juzgado Promiscuo Municipal Lenguazaque
jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 3 N° 5 - 12 Esquina 
Cel. 3208331719

De: Danitza Katalin Tejeda Argote <dtejeda@cinepolis.com>

Enviado: jueves, 24 de septiembre de 2020 9:48 a. m.

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Sandra Luz Parada Palomino <sparada@cinepolis.com>

Asunto: Repuesta RV: Requerimiento
 
Buenos Días estimado Doctor Jesús David Gomez,
 
Reciba un cordial saludo.
 
Damos repuesta a la comunicación recibida de su despacho bajo el oficio No. 475.
 
Cordialmente,
 



  
Danitza Tejeda

Coordinadora de Nómina y Seguridad Social

Cinépolis


T. +57 (1) 7427135-36
Cra. 11 A no. 98 – 50 Ofc. 201
Bogotá D.C.
Colombia
 
 
 
 
From: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Lenguazaque <jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

Sent: Tuesday, September 22, 2020 9:00 PM

To: Alejandro Aguilera Garibay <aaguilera@cinepolis.com>

Subject: Requerimiento
 
Lenguazaque, 22 de septiembre de 2020
 
Buenas tardes, envío Oficio 475 de la fecha para su conocimiento y fines pertinentes.
 
Por favor, acuse recibo de la presente comunicación a la mayor brevedad posible. En todo caso, y a falta
de dicha confirmación, se advierte que se presume la recepción del presente mensaje, de conformidad a lo
dispuesto en los Arts. 20, 21 y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
 
PRUEBA ELECTRÓNICA: Al recibir el acuse de recibo con destino a ésta oficina, se entenderá como
aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario. (Ley 527 del 18/08/1999).
 
La presente notificación se surte mediante éste medio en virtud a lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. –
 Uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones - con el fin de facilitar y agilizar el
acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura, como también en virtud al Art. 16 del Decreto 2591 de
1991 y al  Art. 5º del Decreto 306 de 1992.
 
ADVERTENCIA: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 109 del C.G.P., se advierte que las
comunicaciones, memoriales y escritos que se quieran incorporar al presente trámite, pueden remitirse a
través de éste correo electrónico, pues la referida norma permite que dicha gestión se surta “… por
cualquier medio idóneo”, los cuales “… se entenderán presentados oportunamente si son recibidos
antes del cierre del despacho”.
 
Conforme lo ordenado en Acuerdo CSJCUA20-55 del 11 de junio de 2020, proferido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá donde "Se adoptan unas disposiciones para el Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, en los términos del PCSJA20-11657 de 2020 que estableció medidas para el
levantamiento de los términos judiciales, se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y
fuerza mayor en concordancia con el Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020
 
Cordialmente,
 

 
Jesús David Gómez Valbuena 
Escribiente Juzgado Promiscuo Municipal Lenguazaque
jprmpallenguazaque@cendoj.ramajudicial.gov.co
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