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OSCAR HOMERO LOPEZ REVELO RAD_ 2022-00070

FERNANDO GONZALEZ GAONA <fernangonga@hotmail.com>
Mié 11/10/2023 2:47 PM

Para:Juzgado 01 Civil Circuito - Putumayo - Mocoa <jcctomoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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Cordial Saludo,
Por medio de la presente elevo la siguiente solicitud a su Honorable Despacho.

Se solicita comedidamente confirmar recibo

Atentamente,

FERNANDO GONZALEZ GAONA
Cédula: 12.118.075 de Neiva

T.P: 171.592 de CSJ
Celular:3114756909

E- mail_fernangonga@hotmail.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADg5SMDIzODFILWY2NzgtNGMzMy04MTBhLTc1YjlkNzg10GYzYWAQAOUowghnOFNMvdKecfzZHWSM. .. 7
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GONZALEZ GAONA S.A.S. o &5

Nit: 901114458-8

Seflores
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
MOCOA -PUTUMAYO

E.S.D.

REFERENCIA PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE BANCOLOMBIA S.A.
DEMANDADO OSCAR HOMERO LOPEZ REVELO
RADICADO No. 2022-00070

FERNANDO GONZALEZ GAONA, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadania numero 12.118.075 de Neiva, abogado en ejercicio y portador de la
Tarjeta Profesional nimero 171592 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como
apoderado de la parte demandante en el proceso de la referencia, muy respetuosamente
solicito se profiera SEGUIR ADELANTE con la ejecuciéon en contra del sefior(a) OSCAR
HOMERO LOPEZ REVELO, lo anterior teniendo en cuenta el demandado incumplié lo
acordado con lo pactado el nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023) y se resalta
gue dentro de la audiencia el demandado Oscar Homero Lopez Revelo, a través de su
apoderado renuncié al acto procesal de las excepciones de mérito que formuld en la

contestacion de la demanda.

Del Sefior Juez,

Cordialmente,

=\

FERNAN

0GO AONA

iy justicia al aleance do todos

Carrera 29 calle 17 Barrio Las Ceibas - Puerto Asis- Putumayo.
E-mail: fernangonga@hotmail.com - Celular: 3114756909
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M Gmail FERNANDO GONZALEZ <fernangonga5@gmail.com>

OSCAR HOMERO LOPEZ CC 12961624 RAD_ 2022-00247

Marysela Lopez Goenaga <abogado2@alianzasgp.com.co> 19 de septiembre de 2023, 9:14
Para: FERNANDO GONZALEZ <fernangongab@gmail.com>

Buen dia Drs

Informo que el cliente no cumplié con ninguno de los pagos acordados, se solicita continuar
ejecucion. Gracias.

Cordialmente,

Marysela Lopez Goenaga
Abogado Coordinador

ALIANZA SGP SAS aliado estratégico Bancolombia S.A
Cel. 3008930474

Colombia
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il Cuidemos nuestro ambiente. No imprimas este correo si no lo necesitas ;!

La informacion contenida en este mensaje y en sus anexos es CONFIDENCIAL y para uso exclusivo de su
destinatario intencional, por lo tanto, se debera tomar todas las medidas necesarias para asegurar, bajo su
responsabilidad, el secreto y la confidencialidad de los documentos e informaciones aqui contenidos. Las conductas
ilicitas tendientes para sustraer, ocultar, extraviar, destruir, interceptar, filtrar o impedir que esta comunicacién sea
recibida por su destinatario estaran sujetas a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este
mensaje, le solicitamos eliminarlo y notificar al remitente. Cualquier solicitud sobre el manejo de su informacion puede
comunicarla al correo electronico analistariesgos@alianzasgp.com.co

De: FERNANDO GONZALEZ <fernangonga5@gmail.com>

Enviado el: martes, 19 de septiembre de 2023 9:07 a. m.

Para: Marysela Lépez Goenaga <abogado2@alianzasgp.com.co>
Asunto: Fwd: OSCAR HOMERO LOPEZ CC 12961624 RAD_ 2022-00247

Buenos dias dra de acuerdo al correo que antecede solicito seme informe si el demandado cumplio lo acordado o en su
defecto informar al despacho para que emita auto que ordena seguir adelante la ejecucion en contra del demandado

---------- Forwarded message ---------

De: FERNANDO GONZALEZ <fernangonga5@gmail.com>

Date: mar, 21 mar 2023 a las 16:01

Subject: OSCAR HOMERO LOPEZ CC 12961624 RAD_ 2022-00247
To: Marysela Lépez Goenaga <abogado2@alianzasgp.com.co>

Cordial Saludo,
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Por medio de la presente allego la siguiente informacién de lo acordado en la
audiencia que se llevo acabo el dia 09/03/2023 de la cual el demandado llego al
siguiente acuerdo:

- Pago total de las Obligaciones en 2 Pagos la cual se cancela el capital mas lo
relacionado con gastos procesales dentro de la cual se indico que estan los gastos
de honorarios

SALDOS CON CORTE A 8/03,

OBLIGACION 9270083920
SALDO TOTAL $101.074.469.64
SALDO CAPITAL $ 63.249.384.46
VALOR INICIAL $126.500.000

OBLIGACION 9270084859
SALDO TOTAL $13.378.606.33
SALDO CAPITAL $6.600.000
VALOR INICIAL $33.000.000
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[El texto citado est& oculto]
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