
TRASLADO N°. 109

8 de agosto de 2023

Cons. EXPEDIENTE CLASE DEMANDANTE DEMANDADO TIPO DE TRASLADO FECHA INICIAL FECHA FINAL

1 024 - 2015 - 00742 - 00 Ejecutivo Singular ANA AMPARO RIVERA DE PELAEZ CONSTRUCTORA CORFIAMERICA SA Traslado de liquidación de crédito 9/08/2023 11/08/2023

JUZGADO 002 DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 110 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE FIJA EL PRESENTE TRASLADO EN LUGAR PÚBLICO DE LA SECREATARÍA, HOY 2023-08-08 A LA HORA DE LAS 

08:00 A.M.

JENNIFER ALEJANDRA ZULUAGA

SECRETARIO(A)

1 de 1
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RE: Rad. 11001310302420150074200 Ejecutivo Singular de Ana Amparo Rivera de Peláez
Vs. Constructora CORFIAMERICA
Gestion Documental Oficina Ejecucion Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C.
<gdofejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 1/08/2023 11:37
Para:le_pelaez@hotmail.com <le_pelaez@hotmail.com>

 ANOTACION

 

Radicado No. 5709-2023, Entidad o Señor(a): LUIS  EDUARDO  PELAEZ - Tercer
Interesado, Aportó Documento: Memorial, Con La Solucitud: Otro, Observaciones: De:
Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 1 de agosto de 2023 10:21 Y De: Luis Eduardo Pelaez
<le_pelaez@hotmail.com>
Enviado: martes, 1 de agosto de 2023 10:10 a. m.
Actualización liquidación del crédito al 31 Julio 2023- NDC
11001310302420150074200 JUZGADO  2  FL. 2

Cordial saludo señor(a) usuario(a): 

  
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:  

Esta sede judicial no opera con expedientes digitales, en ese sentido, no se están enviando
procesos a través de link, salvo entidades que así lo requieran.  
Los expedientes que ya tienen fijada fecha de diligencia de remate, pueden ser visualizados en el
micrositio de la Rama Judicial https://www.ramajudicial.gov.co/juzgados-de-ejecucion-civil-del-
circuito días previos a la realización de la diligencia.  
Sí su petición corresponde a una de las situaciones enlistadas a continuación, puede dirigirse a la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá
ubicada en la Carrera 10 # 14 - 30 Piso 2, Edificio Jaramillo Montoya en el horario de 8:00 a.m. a
12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  
  

Consulta de expedientes.  
Retiro de oficios firmados.  
Solicitud de expedición de copias simples/auténticas y certificaciones. Lo anterior, en
concordancia con las tarifas acordadas por el Consejo Superior de la Judicatura ACUERDO
PCSJA21-
11830. https://www.ramajudicial.gov.co/documents/18519309/41109282/Acuerdo+PCSJA21
-11830+de+2021+Actualizaci%C3%B3n+gastos+ordinarios+del+proceso.pdf/8b64506a-
16fa-488d-b292-fc14823e989a  

Se recomienda revisar y verificar en el Sistema de Información Judicial «Justicia Siglo XXI»
que el expediente no se encuentre «Al despacho» o con fecha de ingreso «Al despacho» ya
que no podrá tener acceso al expediente.  

Nota: Si es de su agrado, puede agendar cita para atención en punto a través del siguiente
enlace: Ingrese aquí      
  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fjuzgados-de-ejecucion-civil-del-circuito&data=05%7C01%7Cmculmas%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cae0fe86dba2a44b424d608db5df018e6%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638207058037286824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aic70zB8mBCh5LhIsTRnSlpNZfXm9XyMOJ5P2gmusu0%3D&reserved=0
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/18519309/41109282/Acuerdo+PCSJA21-11830+de+2021+Actualizaci%C3%B3n+gastos+ordinarios+del+proceso.pdf/8b64506a-16fa-488d-b292-fc14823e989a
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi99c6YaFis9BjOIcIttJemZURFhaSkExWTc4M1o0NFRJNEpYT1ZVVlZYUS4u
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Atentamente, 

 

ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Bogotá 
gdofejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Carrera 10a # 14-30 Pisos 2, 3, 4 y 5 
Edificio Jaramillo Montoya
2437900

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 1 de agosto de 2023 10:21
Para: Ges�on Documental Oficina Ejecucion Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C.
<gdofejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Rad. 11001310302420150074200 Ejecu�vo Singular de Ana Amparo Rivera de Peláez Vs.
Constructora CORFIAMERICA
 

De: Luis Eduardo Pelaez <le_pelaez@hotmail.com>
Enviado: martes, 1 de agosto de 2023 10:10 a. m.
Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: presidencia@corfiamerica.com <presidencia@corfiamerica.com>
Asunto: RV: Rad. 11001310302420150074200 Ejecu�vo Singular de Ana Amparo Rivera de Peláez Vs.
Constructora CORFIAMERICA
 

Señor
Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá
E.                                                S.                                                            D.
 
Ref. Ejecutivo singular de Ana Amparo Rivera de Peláez Vs. Constructora CORFIAMERICA
Rad. 11001310302420150074200
 
Asunto: Actualización liquidación del crédito al 31 Julio 2023
             
 
Por medio de la presente yo, LUIS EDUARDO PELÁEZ RIVERA, identificado con la cédula de
ciudadanía No.79.150.804, abogado portador de la tarjeta profesional No.47.829 del Consejo
Superior de la Judicatura, apoderado de la parte actora, me permito presentar
ACTUALIZACIÓN liquidación del crédito al 31 de julio de 2023, para lo cual se tomó como
base la liquidación efectuada por ese despacho, que fuere aprobada en la suma
de$499.197.341.62 hasta el 31 de enero de 2022, conforme consta en Auto calendado 06 de

mailto:gdofejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
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abril de 2022, en solicitud se le corra traslado a la demandada de conformidad con lo
consagrado en el C.G.P., art. 446, para lo de ley. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo consagrado en las disposiciones legales pertinentes del
Código General del Proceso.
 
Atentamente,
 
 
 
Luis Eduardo Peláez Rivera
CC 79150804
TP 47.829 del C. S. J.
Le_pelaez@hotmail.com
Cel.310-8811667
 
Anexo: Cuadro actualización liquidación del crédito, obrante en 01 fl.

mailto:Le_pelaez@hotmail.com

