Juzgado 19 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C.

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Atentamente,

Daniel Julian Amaya Rico.

Bogotd, Colombia
Cel: +573138611382
djamayarico@gmail.com

Daniel Julian Amaya Rico <djamayarico@gmail.com>

jueves, 2 de noviembre de 2023 1:24 p. m.
contabilidad.picar@gmail.com

Juzgado 19 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C.

Fwd: 11001400301920230036400 (liquidacion del crédito)

13. liquidacion del credito.pdf; 13. Liquidacién del crédito 2 nov 2023.pdf

Inicio del mensaje reenviado:

De: Daniel Julian Amaya Rico <djamayarico@gmail.com>

Asunto: 11001400301920230036400 (liquidacion del crédito)

Fecha: 2 de noviembre de 2023, 1:22:35 p.m. COT

Para: "Juzgado 19 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C." <cmpl19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sefor:

JUEZ 19 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA. D.C.

E.S.D.

Por correo electrénico a: cmpl19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA:

Naturaleza: Ejecutivo

Demandante: LUIS GUILLERMO HERNANDEZ
Demandado: PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S.
Radicado: 110014003019 2023 00 364 00

Liquidacion del crédito.

Por medio del presente, me remito radicar memorial con liquidacién del crédito.

Atentamente,

Daniel Julian Amaya Rico.
Bogotd, Colombia



Cel: 4573138611382
djamayarico@gmail.com




JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
Naturaleza:Ejecutivo

Demandante: LUIS GUILLERMO HERNANDEZ

Demandado: PROYECTOS DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES AR. S.AS.

Radicado: 110014003019 2023 00 364 00

CHEQUE No. 04280167

. VIGENCIA INTERES ANUAL | INTERES MORA CAPITAL LIQUIDACION
BANCARIO
RESOLUCIONES | | ope HASTA CORRIENTE ANUAL |MENSUAL DiAS INTERESES
1327 4ooct-22 31-0ct-22 24,61 36,92 2,6528 $50.000.000,00] 28 | $ 1.224.382,25
1537 Inov-22 | 30-nov-22 25,78 38,67 27618 $50.000.000,00] 30 | S 1.365.745,57
1715 1-dic-22 31-dic-22 27,64 41,46 2,9326 $50.000.000,00] 31 | S 1.498.509,61
1963 1-cne-23 31-ene-23 28,84 4326 3,0411 $50.000.000,00] 31 |$ 1.553.959,70
100 1-feb-23 28-feb-23 30,18 4527 3,1608 $50.000.000,00] 28 | $ 1.458.826,38
236 l-mar-23 | 31-mar-23 30,84 46,26 3,2192 $50.000.000,00] 31 | S 1.644.972,83
472 1-abr-23 30-abr-23 31,39 47,09 3,2676 $50.000.000,00] 30 | S 1.615.840,06
606 I-may-23 | 31-may-23 30,27 4541 3,1688 $50.000.000,00] 31 |$ 1.619.209,75
766 1jun-23 30-jun-23 29,76 44,64 3,1234 $50.000.000,00] 30 | S 1.544.555 42
945 1-jul-23 31-jul-23 29,36 44,04 3,0877 $50.000.000,00] 31 | S 1.577.789,98
1090 1-ag0-23 31-ago-23 28,75 43,13 3,0330 $50.000.000,00] 31 | S 1.549.823,16
1328 l-sept-23 | 30-sept-23 28,03 42,05 2,9630 $50.000.000,00] 30 | $ 1.467.678,86
1520 T-oct-23 31-0ct-23 26,53 39,80 28311 $50.000.000,00] 31 |$ 1.446.639,41
1801 1-nov-23 2-nov-23 25,52 38,28 2,7377 $50.000.000,00] 2 | 90.254,69
CAPITAL $ 50.000.000,00
INTERESES DEMORA DEL 4 DEOCTUBREDE 2022 AL 2 DENOVIEMBREDE 2023 $ 19.658.187,69
TOTAL LIQUIDACION CREDITO AL 2 DENOVIEMBRE 2023 DEL CHEQUE No. 04280167 $ 69.658.187,69
CHEQUE No. 04280170
. VIGENCIA INTERES ANUAL | INTERES MORA CAPITAL LIQUIDACION
BANCARIO
RESOLUCIONES | | ope HASTA CORRIENTE ANUAL |MENSUAL DiAS INTERESES
1327 4-oct-22 31-0ct-22 24,61 36,92 2,6528 $50.000.000,00] 28 | S 1.224.382,25
1537 Inov-22 | 30-nov-22 25,718 38,67 27618 $50.000.000,00] 30 | S 1.365.745,57
1715 1-dic-22 31-dic-22 27,64 41,46 2,9326 $50.000.000,00] 31 | S 1.498.509,61
1968 1ene-23 31 ene23 28,84 4326 3,0411 $50.000.000,00] 31 | S 1.553.959,70
100 1-feb-23 28-feb-23 30,18 4527 3,1608 $50.000.000,00] 28 | $ 1.458.826,38
236 l-mar-23 | 31-mar23 30,84 46,26 3,2192 $50.000.000,00] 31 |$ 1.644.972,33
472 1-abr-23 30-abr-23 31,39 47,09 3,2676 $50.000.000,00] 30 | S 1.615.840,06
606 l-may-23 | 31-may-23 30,27 4541 3,1688 $50.000.000,00] 31 |$ 1.619.209,75
766 15jun-23 30-jun-23 29,76 44,64 3,1234 $50.000.000,00] 30 | S 1.544.555,42
945 15jul-23 31-jul-23 29,36 44,04 3,0877 $50.000.000,00] 31 |$ 1.577.789,98
1090 1-ago-23 31-ago-23 28,75 43,13 3,0330 $50.000.000,00] 31 | S 1.549.823,16
1328 l-sept23 | 30-sept-23 28,03 42,05 2,9680 $50.000.000,00] 30 | S 1.467.678,36
1520 T-oct-23 31-0ct-23 26,53 39,30 28311 $50.000.000,00] 31 |$ 1.446.639,41
1801 1-nov-23 2-nov-23 25,52 38,28 27377 $50.000.000,00] 2 |$ 90.254,69
CAPITAL $ 50.000.000,00
INTERESES DEMORA DEL 4 DEOCTUBREDE 2022 AL 2 DENOVIEMBREDE 2023 $ 19.658.187,69
TOTAL LIQUIDACION CREDITO AL 2 DENOVIEMBRE 2023 DEL CHEQUE No. 04280170 $ 69.658.187,69
CHEQUE No. 04280187
. VIGENCIA INTERES ANUAL | INTERES MORA CAPITAL LIQUIDACION
BANCARIO
RESOLUCIONES | - | ope HASTA CORRIENTE ANUAL |MENSUAL DiAS INTERESES
1327 l-oct-22 31-0ct-22 24,61 36,92 2,6528 $17.000.000,00] 31 |$ 460.892,46
1537 1-nov-22 | 30-nov-22 25,718 38,67 27618 $17.000.000,00] 30 | S 464.353 49
1715 1-dic-22 31-dic-22 27,64 41,46 2,9326 $17.000.000,00] 31 |$ 509.493,27
1968 1-ene-23 31-enc23 28,84 43,26 3,0411 $17.000.000,00] 31 |$ 528.346,30
100 1-feb-23 28-feb-23 30,18 4527 3,1608 $17.000.000,00] 28 | S 496.000,97
236 I-mar23 | 31-mar-23 30,84 46,26 32192 $17.000.000,00] 31 | S 559.290,76
472 1-abr-23 30-abr-23 31,39 47,09 3,2676 $17.000.000,00] 30 |$ 549.385,62
606 I-may-23 | 31-may-23 30,27 45,41 3,1688 $17.000.000,00] 31 |$ 550.531,32
766 15jun-23 30-jun-23 29,76 44,64 3,1234 $17.000.000,00] 30 | S 525.148,84
945 1jul-23 31-jul-23 29,36 44,04 3,0877 $17.000.000,00] 31 |$ 536.448,59
1090 1-ago-23 31-ago-23 28,75 13,13 3,0330 $17.000.000,00] 31 |$ 526.939,88
1328 Tsept-23 | 30-sept-23 28,03 42,05 2,9680 $17.000.000,00] 30 | S 499.010,31




1520 1-oct-23 31-oct-23 26,53 39,80 2,8311 $17.000.000,00{ 31 |[§ 491.857,40

1801 1-nov-23 2-nov-23 25,52 38,28 2,7377 $17.000.000,00] 2 $ 30.686,60
CAPITAL $ 17.000.000,00
INTERESES DEMORA DEL 4 DEOCTUBREDE 2022 AL 2 DENOVIEMBREDE 2023 $ 6.728.386,31
TOTAL LIQUIDACION CREDITO AL 2 DENOVIEMBRE 2023 DEL CHEQUE No. 04280187 $ 23.728.386,31

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO

TOTAL CAPITAL ADEUDADO $ 117.000.000,00
TOTAL INTERESES DE MORA DEL 4 DE OCTUBRE DE 2022 AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 $ 46.044.761,68
ABONOSREALIZADOS AL CREDITO $ -
TOTAL LIQUIDACION CREDITO HASTA EL 2 DENOVIEMBREDE 2023 $ 163.044.761,68




JULTAN AMAYA CASTILLO &
DANIEL JULTAN AMAYA RICO

Seror:
JUEZ 19 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA. D.C.

Por correo electronico a: cmpl19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA:

Naturaleza: Ejecutivo

Demandante: LUIS GUILLERMO HERNANDEZ

Demandado: PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S.
Radicado: 11001400301920230036400

Liquidacion del crédito

DANIEL JULIAN AMAYA RICO, actuando como apoderado de la parte activa en el
proceso de la referencia, me dirijo a su despacho teniendo presente que ya se
encuentra ejecutoriado el auto que decidié seguir adelante con la ejecucién (auto del
23 de octubre de 2023) de conformidad con lo sefialado en el articulo 446 del C.G.P.,
con el proposito de presentar la liquidacion del crédito, lo cual hago de la siguiente
manera:

INTERESES

MORATORIOS DEL 4
NUMERO DE CHEQUE APITAL DE OCTUBRE DE 2022 TOTAL

AL 2 DE NOVIEMBRE

DE 2023

04280167 $50.000.000 $19.658.187,69 $ 69.658.187,69
04280170 $50.000.000 $19.658.187,69 $ 69.658.187,69
04280187 $17.000.000 $6.728.386,31 $23.728.386,31
TOTAL $117.000.000 $46.044.761,68 $163.044.761,68

Conforme alo anterior, la parte pasiva ala fecha de radicacion del presente escrito, debe
por concepto de capital de los cheques antes relacionados la suma de ciento diecisiete
millones ($117.000.000) y los intereses moratorios adeudados hasta el 2 de noviembre
de 2023 desde el 4 de octubre de 2022 corresponden a ciento sesenta y tres millones
cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y un pesos con sesenta y ocho centavos
($163.044.761,68) alo cual debe sumarse lo correspondiente a las agencias en derecho
y costas fijadas por su despacho.

Con el propdsito de suministrar informacion detallada de los valores antes sefialados,
me permito adjuntar liquidacion del creditito detallada.

Anexos:
1. Archivo denominado “13. Liquidacién del crédito 2 nov 2023” contenedor de

liquidacion del crédito para el proceso de la referencia.

Atentamente,

% L ]ULIAN Aém %58

CC:1.020.724.352 de Bogota D.C.
T.P: 239.373 del C.S.].

Direccion Ciudad Celular
1 AV. Calle: 116 No 9-56 Oficina 501 Bogota 3138611382
djamayarico@gmail.com



mailto:cmpl19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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