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Juzgado 19 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.

De: JOHN MURCIA <john.murcia@outlook.com>

Enviado el: viernes, 30 de junio de 2023 1:36 p. m.

Para: Carolina Monje; macatamon@hotmail.com

CC: yesi_mona24@hotmail.com; Diana Carvajal Zuluaga; Juzgado 19 Civil Municipal - 

Bogotá - Bogotá D.C.

Asunto: RE: Comprobante de pago Primera Cuota /// Ejecutivo No. 

11001400301920200010900

Datos adjuntos: Primera cuota 1-1.jpeg; Primera cuota 1-2.jpeg

Importancia: Alta

Cordial saludo, señoritas Andrea Y Maria catalina Monje. 
  
Mi prohijada la señora Yesenia Fernández me informa acuse de recibo los siguientes dos (2) soportes de 
transferencias electrónicas realizadas en horas de la noche del 29 de junio de 2023: 
  

1. Uno por la cantidad de $30.000.000 desde BANCO DAVIVIENDA, dinero que SÍ se confirma 
su abono en la cuenta de ahorros No. 075333120 del Banco de Bogotá 

  
2. Otro por la cantidad de $5.000.000 desde BANCO DAVIVIENDA, dinero que NO se confirma 

su abono por cuanto al parecer fue realizado en una cuenta externa ACH No. 07533310 que 
NO corresponde a la de la señora Yesenia Fernández. 
  

 Agradecemos por favor revisar y corregir inmediatamente en honra de lo acordado 
dentro de la Audiencia judicial del 07 de junio de 2023. 

  
Sin otro particular, como Apoderado Especial de la señora YESENIA FERNANDEZ JIMENEZ, el suscrito 
Abogado en ejercicio: 
  
JOHN ALEXANDER MURCIA PINTO 

C. C. 79758154 ∙ TP 254564 

(+57) 321 321 5000 

john.murcia@outlook.com 

CL 23C 69C 20 IN 1 AP 201 

Bogotá D. C. 
  

De: Carolina Monje <andreacamon@hotmail.com>  

Enviado el: viernes, 30 de junio de 2023 7:42 a. m. 

Para: yesi_mona24@hotmail.com 

CC: Maria Catalina Monje Cortès <macatamon@hotmail.com>; dianacczuluaga@gmail.com; 

john.murcia@outlook.com 

Asunto: Comprobante de pago Primera Cuota 

  

Buen día Sra. Yesenia, 

  

Remitimos los comprobantes de la transferencia realizada para el pago de la primera cuota, solicitamos 

por favor nos confirme si recibió el monto completo como se acordó pasado 7 de Junio, si le realizaron 

algún descuento por favor nos informa para hacerle llegar el excedente de inmediato. 

  

Quedamos atentas a cualquier comentario. 

  

Cordialmente, 
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Carolina y Catalina Monje Cortés 






