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RV: SOLICITUD TERMINACION PROCESO 2021-1099

Elizabeth Moreno Rojas <Elizabeth2864@hotmail.com>
Vie 01/09/2023 13:03

Para:Juzgado 69 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl69bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (5 MB)
anexos memorial Elizabeth.pdf; MEMORIAL ELIZABETH.docx;

De: Elizabeth Moreno Rojas <Elizabeth2864@hotmail.com>
Enviado: viernes, 1 de sep�embre de 2023 8:52 a. m.
Para: cmpl69bta@cendoj.ramajudial.gov.co <cmpl69bta@cendoj.ramajudial.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD TERMINACION PROCESO 2021-1099
 

De: Elizabeth Moreno Rojas
Enviado: viernes, 1 de sep�embre de 2023 8:48 a. m.
Para: cmpl69@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl69@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SOLICITUD TERMINACION PROCESO 2021-1099
 



Señor 

JUEZ 69 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 

E.S.D. 

 

REF.- PROCESO No. 2021-1099 

EJECUTIVO SINGULAR DE SCOTIABANK COLPATRIA S.A. contra ELIZABETH MORENO ROJAS 

 

Respetados Señores 

 

Yo ELIZABETH MORENO ROJAS identificada como aparece al pie de mi firma en calidad de 

demandada dentro del proceso de la referencia, me permito manifestar a su Despacho que yo la 

demandada con la entidad SERLEFIN S.A.S – FIDEICOMISO como compra de cartera del Banco 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A. llegamos a un acuerdo escrito de pago en cual yo cancelaba la suma 

1.500.000.oo durante 11 meses y una última cuota de $ 8.499.980 para el día 29 de Junio/23, 

siendo todas estas cuotas canceladas, tal como se evidencia en las copias allegadas en este escrito. 

También la entidad SERLEFIN me entrego una constancia de PAZ y SALVO de fecha 10 de Julio/23 

Pero como a la fecha la entidad no ha querido presentar la solicitud de terminación del proceso. 

Por tal razón ruego a su Despacho, se sirva librar auto de terminación del proceso por PAGO TOTAL 

DE LA OBLIGACION- 

1.-  El levantamiento de las medidas  cautelares, el desembargo que reposa sobre mi predio. 

2.- La devolución del título valor que firme con el Banco SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

3.- El archivo del proceso. 

 

Anexo al memorial copia de los recibos o consignaciones hechas a la entidad SERLEFIN por $ 

1.575.000.oo cada una,  copia de la transacción hecha por $ 8.499.980.oo y copia del contrato con 

SERLEFIN de convenio de pago.  

 

Cordialmente,  

 

ELIZABETH MORENO ROJAS 

C.C. No. 51.739.262 de Bogota. 

Tel.- 3229432628 
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