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Fwd: RADICADO 11001400300220210022600 EJECUTIVO AV VILLAS Vs SANDRA
PATRICIA ALVAREZ TAVERA

contacto epardocoabogados <contacto@epardocoabogados.com>
Lun 16/05/2022 3:54 PM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto presentó liquidación

---------- Forwarded message ---------

De: contacto epardocoabogados <contacto@epardocoabogados.com>

Date: jue, 27 ene 2022 a la(s) 08:06

Subject: RADICADO 11001400300220210022600 EJECUTIVO AV VILLAS Vs SANDRA PATRICIA ALVAREZ
TAVERA

To: Juzgado 02 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. < Cordial saludo

Adjunto presento liquidación>, <sandra.40alvarez@gmail.com>


Cordial saludo

Adjunto presento liquidación

-- 


ESMERALDA PARDO CORREDOR
CC 51775463 DE BOGOTA  
TP 79450 DEL CSJ Apoderada de la parte Actora


-- 


ESMERALDA PARDO CORREDOR
CC 51775463 DE BOGOTA  
TP 79450 DEL CSJ Apoderada de la parte Actora
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SEÑOR JUEZ 02 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 

E.S.D. 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE  

AV VILLAS  VS. SANDRA PATRICIA ALVAREZ TAVERA 

RAD. NO. 11001400300220210022600  

ASUNTO: PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

   

ESMERALDA PARDO CORREDOR, como apoderada de la parte actora en el proceso 

de la referencia, por medio del presente escrito, presento liquidación del crédito: 

 

 

Gran total $89.176.363,51 

De conformidad a lo establecido en el Parágrafo del artículo 9 del Decreto 806 de 2020 

que establece: “Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba 

correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por 

un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá 

realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y el término 

respectivo empezará a correr a partir del día siguiente”, (Subrayado fuera del texto); 

la suscrita remite la presente liquidación de crédito al correo electrónico de la parte 

demandada, el cual había sido informado como canal digital en la demanda. 

En tal virtud con la copia del envío de la liquidación a la parte demandada al(los) 

correo(s), en cumplimiento a la norma transcrita, solicito comedidamente que por 

secretaría se proceda a su contabilización sin realizar traslado alguno, a fin de validar 

si la parte demandada procede a su objeción. 

En caso de validar que la parte demandada no haga uso del derecho de objeción, 

solicito comedidamente se imparta aprobación sobre la liquidación de crédito 

presentada. 

Cordialmente:      

    

                                          

ESMERALDA PARDO CORREDOR   

C.C. No. 51.775.463 de Bogotá    

T.P. No. 79.450 del C.S.J.    

27/01/2022 

SERGIO ANDRÉS BERNAL RAMÍREZ  



TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2021-0226

DEMANDANTE AV VILLAS

DEMANDADO SANDRA PATRICIA ALVAREZ TAVERA

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL

2021-03-19 2021-03-19 1 26,12 69.070.547,00 69.070.547,00 43.920,88 69.114.467,88 0,00 3.084.428,88 72.154.975,88 0,00 0,00 0,00

2021-03-20 2021-03-31 12 26,12 0,00 69.070.547,00 527.050,51 69.597.597,51 0,00 3.611.479,38 72.682.026,38 0,00 0,00 0,00

2021-04-01 2021-04-30 30 25,97 0,00 69.070.547,00 1.310.865,76 70.381.412,76 0,00 4.922.345,15 73.992.892,15 0,00 0,00 0,00

2021-05-01 2021-05-31 31 25,83 0,00 69.070.547,00 1.348.266,91 70.418.813,91 0,00 6.270.612,06 75.341.159,06 0,00 0,00 0,00

2021-06-01 2021-06-30 30 25,82 0,00 69.070.547,00 1.304.097,22 70.374.644,22 0,00 7.574.709,27 76.645.256,27 0,00 0,00 0,00

2021-07-01 2021-07-31 31 25,77 0,00 69.070.547,00 1.345.467,24 70.416.014,24 0,00 8.920.176,51 77.990.723,51 0,00 0,00 0,00

2021-08-01 2021-08-31 31 25,86 0,00 69.070.547,00 1.349.666,24 70.420.213,24 0,00 10.269.842,75 79.340.389,75 0,00 0,00 0,00

2021-09-01 2021-09-30 30 25,79 0,00 69.070.547,00 1.302.742,53 70.373.289,53 0,00 11.572.585,28 80.643.132,28 0,00 0,00 0,00

2021-10-01 2021-10-31 31 25,62 0,00 69.070.547,00 1.338.462,26 70.409.009,26 0,00 12.911.047,54 81.981.594,54 0,00 0,00 0,00

2021-11-01 2021-11-30 30 25,91 0,00 69.070.547,00 1.308.159,31 70.378.706,31 0,00 14.219.206,85 83.289.753,85 0,00 0,00 0,00

2021-12-01 2021-12-31 31 26,19 0,00 69.070.547,00 1.365.036,96 70.435.583,96 0,00 15.584.243,81 84.654.790,81 0,00 0,00 0,00

2022-01-01 2022-01-27 27 26,49 0,00 69.070.547,00 1.201.043,28 70.271.590,28 0,00 16.785.287,09 85.855.834,09 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2021-0226

DEMANDANTE AV VILLAS

DEMANDADO SANDRA PATRICIA ALVAREZ TAVERA

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

RESUMEN LIQUIDACION

VALOR CAPITAL $69.070.547,00
SALDO INTERESES $16.785.287,09

VALORES ADICIONALES

INTERESES ANTERIORES $3.040.508,00
SALDO INTERESES ANTERIORES $3.040.508,00
SANCIONES $0,00
SALDO SANCIONES $0,00
VALOR 1 $0,00
SALDO VALOR 1 $0,00
VALOR 2 $0,00
SALDO VALOR 2 $0,00
VALOR 3 $0,00
SALDO VALOR 3 $0,00

TOTAL A PAGAR $85.855.834,09

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL ABONOS $0,00
SALDO A FAVOR $0,00

OBSERVACIONES

2719241
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TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2021-0226

DEMANDANTE AV VILLAS

DEMANDADO SANDRA PATRICIA ALVAREZ TAVERA

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL

2021-03-19 2021-03-19 1 26,12 2.695.244,00 2.695.244,00 1.713,86 2.696.957,86 0,00 90.655,86 2.785.899,86 0,00 0,00 0,00

2021-03-20 2021-03-31 12 26,12 0,00 2.695.244,00 20.566,36 2.715.810,36 0,00 111.222,22 2.806.466,22 0,00 0,00 0,00

2021-04-01 2021-04-30 30 25,97 0,00 2.695.244,00 51.152,09 2.746.396,09 0,00 162.374,32 2.857.618,32 0,00 0,00 0,00

2021-05-01 2021-05-31 31 25,83 0,00 2.695.244,00 52.611,55 2.747.855,55 0,00 214.985,86 2.910.229,86 0,00 0,00 0,00

2021-06-01 2021-06-30 30 25,82 0,00 2.695.244,00 50.887,97 2.746.131,97 0,00 265.873,84 2.961.117,84 0,00 0,00 0,00

2021-07-01 2021-07-31 31 25,77 0,00 2.695.244,00 52.502,30 2.747.746,30 0,00 318.376,14 3.013.620,14 0,00 0,00 0,00

2021-08-01 2021-08-31 31 25,86 0,00 2.695.244,00 52.666,15 2.747.910,15 0,00 371.042,29 3.066.286,29 0,00 0,00 0,00

2021-09-01 2021-09-30 30 25,79 0,00 2.695.244,00 50.835,11 2.746.079,11 0,00 421.877,40 3.117.121,40 0,00 0,00 0,00

2021-10-01 2021-10-31 31 25,62 0,00 2.695.244,00 52.228,95 2.747.472,95 0,00 474.106,35 3.169.350,35 0,00 0,00 0,00

2021-11-01 2021-11-30 30 25,91 0,00 2.695.244,00 51.046,48 2.746.290,48 0,00 525.152,84 3.220.396,84 0,00 0,00 0,00

2021-12-01 2021-12-31 31 26,19 0,00 2.695.244,00 53.265,94 2.748.509,94 0,00 578.418,78 3.273.662,78 0,00 0,00 0,00

2022-01-01 2022-01-27 27 26,49 0,00 2.695.244,00 46.866,64 2.742.110,64 0,00 625.285,42 3.320.529,42 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2021-0226

DEMANDANTE AV VILLAS

DEMANDADO SANDRA PATRICIA ALVAREZ TAVERA

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

RESUMEN LIQUIDACION

VALOR CAPITAL $2.695.244,00
SALDO INTERESES $625.285,42

VALORES ADICIONALES

INTERESES ANTERIORES $88.942,00
SALDO INTERESES ANTERIORES $88.942,00
SANCIONES $0,00
SALDO SANCIONES $0,00
VALOR 1 $0,00
SALDO VALOR 1 $0,00
VALOR 2 $0,00
SALDO VALOR 2 $0,00
VALOR 3 $0,00
SALDO VALOR 3 $0,00

TOTAL A PAGAR $3.320.529,42

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL ABONOS $0,00
SALDO A FAVOR $0,00

OBSERVACIONES

4960792005613486 - 5471412002165070
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