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RV: RDO 2022 - 1081 RESTITUCION

Juzgado 09 Civil Municipal - Antioquia - Medellín <cmpl09med@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 13/02/2023 11:12

Para: Jessica Sierra Gutierrez <jsierrag@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)
CONTESTACIÓN DEMANDA RESTITUCIÓN INMUEBLE. 1.pdf;

Atentamente,

De: Juzgado 09 Pequeñas Causas Competencia Mul�ple - An�oquia - Medellín <j09cmpccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 13 de febrero de 2023 11:07
Para: Juzgado 09 Civil Municipal - An�oquia - Medellín <cmpl09med@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: william alberto restrepo giraldo <williamalbertorestrepogiraldo@gmail.com>
Asunto: RV: RDO 2022 - 1081 RESTITUCION
 
Cordial saludo.

Se remite por ser de su competencia.
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Cortésmente,

Juzgado 9° De Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín
Dirección: Carrera 36a No. 39-26, Tercer Piso -  Medellín
Email: j09cmpccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 216.86.89

De: william alberto restrepo giraldo <williamalbertorestrepogiraldo@gmail.com>
Enviado: viernes, 10 de febrero de 2023 3:54 p. m.
Para: Juzgado 09 Pequeñas Causas Competencia Mul�ple - An�oquia - Medellín <j09cmpccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RDO 2022 - 1081 RESTITUCION
 



WILLIAM ALBERTO RESTREPO GIRALDO
Abogado Titulado

U. De A.

Señor(a):
JUEZ NOVENO CIVIL MUNICIPAL
ORALIDAD MEDELLÍN 
E.…S.....D
                                     REF: RESTITUCIÓN MORA  
                                     DTE: LUZ MARINA PIEDRAHITA DE P. 
                                     DDO: HARBER ARRENDAMIENTOS SAS
                                     RDO: 2022-1081  

                                                                                            En mi calidad
de  apoderado  de  la  agencia  de  arrendamientos  HARBER
ARRENDAMIENTOS  S.A.S.,  con  Nit.  890.931.855.5,
representada legalmente por el  señor  MAURICIO ALBERTO
LONDOÑO RESTREPO, demandada, en el presente proceso,
RESTITUCIÓN  DE  INMUEBLE  LOCAL  COMERCIAL  –
CAUSAL MORA, estando dentro de los   que así me confiere la
Ley,  me  permito  dar  contestación  a  la  presente  demanda,
instaurada  por  la  Señora  LUZ  MARINA  PIEDRAHITA  DE
PIEDRAHITA, con base en los siguientes:

A LOS HECHOS

AL  HECHO  PRIMERO:  No  es  cierto,  manifiesta  el
representante  legal  de  la  sociedad  HARBER
ARRENDAMIENTOS  S.A.S.,  que,  a  la  citada  empresa,  en
momento alguno se le arrendo el inmueble descrito en el año
1.983, tal y como así consta en contrato de arrendamiento,
que se anexa por la parte demandante. De la misma manera
se manifiesta en este hecho,  en descripción de dirección y
linderos  del  inmueble,  NO  ES  CIERTO,  que  este  incluido
segundo  piso  con  dirección  Carrera  80  No.  48B-56  de
Medellín, afirmación que es corroborada por el  contrato de
arrendamiento y certificado de Cámara de comercio, dirección
donde tiene el asiento de sus negocios comerciales HARBER
ARRENDAMIENTOS S.A.S., esto es, Carrera 80 No. 48B-60
de  Medellín.  Igual  en  este  hecho  en  la  descripción  del
inmueble, se relacionan las direcciones Carrera 80 No. 48B-
60 y Carrera 80No. 48B-56 de Medellín, inmuebles que son
completamente  independientes,  con  puertas  de  ingreso
independientes,  arrendatarios  totalmente  distintos,  que  el
inmueble arrendado a HARBER ARRENDAMIENTOS SAS, es
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Carrera 80 No. 48B-60, lugar donde tiene el asiento de sus
negocios comerciales, HARBER ARRENDAMIENTOS SAS., por
el  cual  se  cancela  como  canon  e  arrendamiento  actual  la
suma  de  TRES  MILLONES  SETECIENTOS  TREINTA  Y
CUATRO MIL  CIENTO CINCUENTA  Y  SEIS  PESOS (  $  3
´734.156),  siendo este el canon de arrendamiento vigente, y
no el mencionado el hecho 1.4.     

AL  HECHO  SEGUNDO:  No  es  cierto,  manifiesta  mi
poderdante, que luego de pandemia y durante la misma, se
estableció  de  manera  verbal,  diálogos  permanentes  con  la
arrendadora,  señora  LUZ  MARINA  PIEDRAHITA,  objetivo,
plazos  para  los  pagos  del  canon  de  arrendamiento  del
inmueble local comercial HARBER  ARRENDAMIENTOS,
ubicado en la Carrera 80 No. 48B-60 de Medellín. 

AL HECHO TERCERO: Es parcialmente cierto, aclarando que
el canon de arrendamiento correspondiente a la mesada de
Septiembre 16 de 2022 a Octubre 15 de 2022, se canceló y
pago efectivamente a la señora ROSALBA PIEDRAHITA, quién
funge  como  apoderada  de  la  señora  LUZ  MARINA
PIEDRAHITA, y a quién siempre se le ha cancelado el canon
de  arrendamiento.  Según  número  de  comprobante  de
Bancolombia  No.  6491010900,  de  fecha  Diciembre  9  de
2022,  ingresó  a  la  cuenta  de  la  señora  ROSALBA
PIEDRAHITA,  la  suma  de  SEIS  MILLONES  SEISCIENTOS
VEINTE  CIENTO  SESENTA  Y  UNO  PESOS  ($  6´620.161),
correspondiente  al  pago  del  canon  de  arrendamiento  de
Septiembre 16 a Octubre 15 de 2022,  y la suma restante,
esto es, DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (  $  2´885.906),  suma de
dinero, canon de arrendamiento correspondiente a la mesada
de Octubre 16 a Noviembre 15 de 2022. 

.

AL HECHO CUARTO: No es un hecho, es una afirmación, de
derecho, se confiere poder para actuar. 
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A LAS PRETENSIONES

En razón de  lo  anteriormente  expuesto  hay oposición a  la
totalidad de los hechos de la presente demanda. Igual Total
oposición a las pretensiones de la demanda.

                   

EXCEPCIONES DE MÉRITO

EL  INMUEBLE  OBJETO  DE  ARRENDAMIENTO  ESTA
UBICADO EN LA CARRERA 80 No. 48B-60:  Manifiesta la
demandada, que el inmueble ubicado en la Carrera 80 No.
48B-56 de Medellín, no hace parte del inmueble arrendado,
siendo este último inmueble independiente, con arrendatario
distinto.  

DESCRIPCIÓN  Y  LINDEROS  DEL  INMUEBLE  ARRENDADO:
Consecuencia de la  excepción anterior,  manifiesta  la  agencia  de
arrendamientos-demandada,  la  descripción  de  linderos,  no
corresponde  al  inmueble  objeto  de  la  demandade  restitución,
Carrera 80 No. 48B-60 de Medellín.

PAGO PARCIAL:  En fecha Diciembre 9 de 2022, se realizó consignación a los
arriendos adeudados por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTE CIENTO SESENTA Y UNO PESOS ($ 6´620.161 

PRUEBAS

DOCUMENTALES:

Comprobante de  Bancolombia  No.  6491010900,  de  fecha
Diciembre  9  de  2022,  por  la  suma  de  SEIS  MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE CIENTO SESENTA Y UNO PESOS ($ 6
´620.161 

RECIBO  DE  OPERACIÓN  BANCO  AGRARIO  No.  263634387  DE  FECHA
FEBRERO  6  DE  2023,  CONSIGNACIÓN  POR  UN  VALOR  DE  DOCE
MILLONES  CINCUENTA  Y  UNO  MIL  CIENTO  CATORCE  PESOS  ($  12
´051.114).
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EXTRACTOS  BANCARIOS  BANCOLOMBIA  DONDE  EN  COLUMNA
OPERACIONES  CONTABLES,  SE  OBSERVA  LAS  SUMAS  DE  DINERO
EMBARGADAS,  ADVIRTIENDO  IGUALQUE  AL  MOMENTO  DE  LA
EXPEDICIÓN DE ESTE DOCUMENTO, SE LLEVO CABO UNA RETENCIÓN
MÁS. (PRUEBA RESPECTO DE LA MEDIDA CAUTELAR)  

INTERROGATORIO DE PARTE.  A  la  demandante  en  audiencia
publica, fecha y hora fijada por su despacho   

SOLICITUD LEVANTAMIENTO MEDIDAS CUTELARES 

Conforme lo dispone el artículo 597 Nral. 3 del C.G.  del P., solicito
el  levantamiento  del  embargo  de  la  cuenta  corriente  No.
00917376815,  por  lo  siguiente:  A la  fecha de contestación de la
presente demanda, hay embargada la suma de VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS  NOVENTA  MIL  CIENTO OCHENTA  PESOS.
Así mismo este despacho advierte a la demandada, en auto que
admite  “Para ser oído en el proceso, debe consignar los cánones
de arrendamiento mensual adeudados, siendo un total y conforme
con  el  cuadro  descrito  suma  un  total  de  cinco  (5)  mesadas,
equivalentes  a  la  suma  hasta  el  15  de  febrero  de  2023,
DIECIOCHO  MILLONES  SEISCIENTOS  SETENTA  MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 18´670.780); en este caso la
demandada para ser oída-  escuchada en el proceso, consigno La
suma   de  DIECIOCHO  MILLONES  SEISCIENTOS  SETENTA  Y
UNO  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  PESOS  ($  18
´671.275).  En  conclusión,  a  la  demandada  se  le  impuso  doble
medida impositiva, siendo entonces esta la razón para solicitar la
suspensión  de  la  medida  cautelar,  de  manera  inmediata,  siendo
igual  esta  cuenta  corriente  la  empleada  por  la  agencia  para  el
movimiento de las transacciones laborales. Finalmente se entiende
y de acuerdo al auto que admite la demanda, para ser escuchado
dentro  del  tramite  procesal,  debe  periódicamente  –  mensual,
consignar el canon que se vaya causando. Entonces a la fecha y
por  disposición del  despacho,  no hay obligación pendiente y por
pagar respecto de los cánones de arrendamiento demandados en
mora.  
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NOTIFICACIONES

Apoderado demandado.
Correo electrónico. williamalbertorestrepogiraldo@gmail.com
Celular. 310-517-54-12
 Dirección física. Carrera 52 No. 44-04 Oficina 806 Medellín

Respetuosamente,

               
WILLIAM ALBERTO RESTREPO GIRALDO
C.C. 71’587.164 de Medellín.
T.P.  75.232 del C.S.J.

Correo electrónico. williamalbertorestrepogiraldo@gmail.com
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