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JUZGADO CUARTO DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE

Neiva, octubre veintitrés (23) de dos mil veintitrés (2023)

REF: Proceso ejecutivo de INVERSIONES AUTOMOVILIARIAS S.A.S. -INVERAUTOS S.A.S
- NIT. 891.102.600-0 contra la sociedad AUTOSERVICE NEIVA S.A.S. - NIT. 901.108.558-1.
Radicacion: 41001418900420230046200.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 443 del Codigo General del Proceso, se ordena correr
traslado a la parte demandante por el término habil de diez (10) dias, contados a partir de la
notificacidn por estado de este auto, para que se pronuncie sobre las excepciones propuestas

por la parte demandada y adjunte o pida las pruebas que pretenda hacer valer.

Reconocer personeria juridica a la Dra. ANA MARIA SALAS MOTTA, como apoderada de la

parte demandada.

NOTIFIQUESE,

I/ /2.

ALMADORIS SALAZAR RAMIREZ

Jueza. -

JAS.



21/9/23, 14:24 Gmail - RV: CONTESTACION DEMANDA, PROCESO BAJO No DE RADICADO 41001418900420230046200.

M G ma||| Luis Mariano <luismarianocarvajal@gmail.com>

RV: CONTESTACION DEMANDA, PROCESO BAJO No DE RADICADO
41001418900420230046200.

Juzgado 04 Pequeiias Causas Competencias Multiples - Huila - Neiva 19 de septiembre de 2023,
<cmpl07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co> 15:03
Para: Julio Antonio Claret Sierra Ortiz <jsierrao@cendoj.ramajudicial.gov.co>, Luis Mariano
<luismarianocarvajal@gmail.com>

Allega Contestacién Demanda 2023-462 JSO

De: Juzgado 04 Penal Municipal Funcion Control Garantias - Huila - Neiva <pmpl04nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 19 de septiembre de 2023 10:24 a. m.

Para: Juzgado 04 Pequeiias Causas Competencias Multiples - Huila - Neiva <cmplO7nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: CONTESTACION DEMANDA, PROCESO BAJO No DE RADICADO 41001418900420230046200.

Buenos dias
Remito correo, por ser de su competencia
Cordialmente;

Karol Viviana Buitrago
Oficial Mayor

De: ANAMARIA SALAS <salasanamaria203@gmail.com>

Enviado: martes, 19 de septiembre de 2023 10:04 a. m.

Para: Juzgado 04 Penal Municipal Funcion Control Garantias - Huila - Neiva <pmplO4nei@cendo;.
ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Pequefias Causas Competencias Multiples - Huila - Neiva <cmpl07nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co>

Cc: autoserviceneiva@gmail.com <autoserviceneiva@gmail.com>

Asunto: CONTESTACION DEMANDA, PROCESO BAJO No DE RADICADO 41001418900420230046200.

Sefor
JUZGADO CUARTO DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE
E. S. D.
Radicacion: 41001418900420230046200
Referencia: EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA
Demandante: INVERAUTOS S.A.S
Demandada: AUTOSERVICE NEIVA S.A.S
Asunto: CONTESTACION DEMANDA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8728604922&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1777497621376155563&simpl=msg-f:17774976213761555... 1/2



21/9/23, 14:24 Gmail - RV: CONTESTACION DEMANDA, PROCESO BAJO No DE RADICADO 41001418900420230046200.

ANA MARIA SALAS MOTTA, mayor de edad y vecina de Pitalito, identificada como aparece al pie de
mi correspondiente firma, actuando conforme al poder conferido por el sehior MIGUEL LEONARDO
PARRA MEDINA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 1.024.471. 737 expedida en
Bogota D.C, quien obra en representacion de la empresa AUTOSERVICE NEIVA S.A.S con Nit.
901.108.558-1, en su calidad de Representante Legal Suplente; a través del presente escrito en
ejercicio del derecho de postulacion que me asiste de acuerdo al mandato conferido, respetuosamente
concurro ante su Despacho sefior Juez con el fin de contestar la demanda interpuesta por la

empresa INVERAUTOS S.A.S. dentro de la oportunidad legal.

Atentamente,

ANA MARIA SALAS MOTTA
C.C. 1.084.900.615
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Saflor

JUZGADO CUARTO DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE

E. S. D.

Radicacién: 41001418900420230046200

Referencia; EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA
Demandante: INVERAUTOS S.A.S

Demandada: AUTOSERVICE NEIVA S.A.S

Asunto; PODER

MIGUEL LEONARDO PARRA MEDINA, mayor de edad, identificado como
aparece al pie de mi correspondiente firma, domiciliado en la ciudad de Neiva,
actuando en mi condicién de Representante legal suplente de la sociedad
AUTOSERVICE NEIVA S.A.S, con NIT 901.108.558 — 1, conforme al
certificado de existendia y representacién legal allegado en la demanda,
manifiesto a través de la presente que confiero poder especial, amplio y
sufidente a la doctora ANA MARIA SALAS MOTTA, mayor de edad,
domidliada y residente en ¢ municipio de Pitalito, identificada con la cedula
de ciudadania No. 1.084.900.615 de Oporapa ~ H, abogada en ejercicio y
portadora de la Tarjeta profesional No 391941 del C. S de la Judicatura, para
que ejerza mi defensa dentro del proceso de la referendia.

Mi apoderada cuenta con todas las facultades inherentes para el ejerdicio de
su labor en la correspondiente actuacién procesal, en espedial las de condiliar,
transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, proponer nulidad y todas
aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestién conforme lo
preceptuado en ef articulo 77 del C.G P y demds concordantes.

Sirvase reconocerle personerfa en los términos aqul mendonados.

Acepto;

ANA MARTA SALAS MOTTA
C.C. No. 1084900615de0porapa H
T.P. No. 391,941 del C.S. de la Judicatura.



INVERSIONES AUTOMOVILIARIAS

R E N AU LT 32.3891.102.600—0

G 3 CRA5N°11-55/AVDA26 N° 1 - 06
PaSSIon for hfe NEIVA - HUILA - COLOMBIA

Teléfono: 8714430|8719176|3164658557
-tesoreria@inverautos.co

INmnverautos SAS

AUTOSERVICE NEIVA SAS

CR 5 SUR 29 79 ZONA INDUSTRUIAL
NEIVA - COLOMBIA

NIT: 901108558

CUENTA CLIENTE: 73313

Teléfono: 8601582

Celular: 3166852305

Email: autoserviceneiva@gmail.com

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA- NO

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORRETENEDOR ICA NEIVA
ACUERDO 028 13/DIC/18

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA DIAN NO 18762010003216

DEL 01/09/2018 DESDE AN-6001 HASTA AN-10000 AUTORIZA VIGENCIA
DE 24 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
CUFE : 08ee6e3d3bc2d45fec82ced838f9048b0df04e2e

FACTURA VENTA No. FECHA GENERACION FECHA VENCIMIENTO NUMERO DE REGISTRO TIPO DE DOCUMENTO PAGINACION
AN7810 08/04/2019 23/05/2019 13871930 FACTURA REPUESTOS 1de1
REFERENCIA DESCRIPCION UBIC PROC | CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR CANTIDAD DTO VALOR
1/144115978R TURBO NT 1 3.663.445,00 3.663.445,00 0 3,663,445.00
1/144103495R TURBOCOLECTOR NT 1 3.667.647,00 3.667.647,00 0 3,667,647.00

Fecha/Hora entrega: 2019-04-08 10:46:29
Atendido por: FANOR DIAZ

Forma de pago: CREDITO 45 DIAS
Estado del pago: Pendiente

Condiciones del pago: CREDITO

OBSERVACIONES: %IVA BASE IMPUESTO SUBTOTAL 7.331.092,00
19 7.331.092,00 1.392.907,00 DESCUENTO 0,00
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS IVA 1.392.907,00
NOVENTA Y NUEVE PESOS IMPOCONSUMO
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
TOTAL FACTURA COP 8.723.999,00

1. En caso de mora se podra causar el interés maximo legal vigente. 2. Tres (3) dias habiles desde la fecha de recepciéon de la factura sin reclamo escrito o su devolucién, se
entiende irrevocablemente aceptada. 3. No se aceptan devoluciones: 3-1 En partes eléctricas (Art. 939 CC). 3-2 Después de 72 horas de despachada la mercancia (Art. 912
CC). 3-3 Sin la presentacién de la factura original. GARANTIA DE 1 ANO EN REPUESTOS ORIGINALES RENAULT. Autorizo a INVERAUTOS SAS o a quien represente sus
derechos y a la red de concesionario Renault, a tratar, procesar, consultar, conservar,verificar,confirmar, suministrar, modificar y transferir mi informacion personal y comercial
a sus filiales, sociedades vinculadas y aliados con fines administrativos, comerciales, mercadeo y ventas protegiendolos segun Ley 1581/2012 Politicas de privacidad que
podra consultar en WEB: www.inverautos.co

Procesado: 08/04/2019 10:46:29



Senor
JUZGADO CUARTO DE PEQUEﬂAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE

E. S. D

Radiicacion: 41001418900420230046200

Referencia: EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA
Demandante: INVERAUTOS S.A.S

Demandada: AUTOSERVICE NEIVA S.A.S

Asunto: CONTESTACION DEMANDA

ANA MARIA SALAS MOTTA, mayor de edad y vecina de Pitalito, identificada como
aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando conforme al poder conferido por
el sefior MIGUEL LEONARDO PARRA MEDINA, identificado con la cédula de
ciudadania numero 1.024.471. 737 expedida en Bogotd D.C, quien obra en
representacion de la empresa AUTOSERVICE NEIVA S.A.S con Nit. 901.108.558-1,
en su calidad de Representante Legal Suplente; a través del presente escrito en ejercicio
del derecho de postulacion que me asiste de acuerdo al mandato conferido,
respetuosamente concurro ante su Despacho sefor Juez con el fin de contestar la
demanda interpuesta por la empresa INVERAUTOS S.A.S. dentro de la oportunidad
legal; con fundamento en los aspectos facticos, procesales y legales que se esbozan a
continuacion:

I A LOS HECHOS:

AL PRIMERO. Parcialmente cierto. Entre la sociedad que represento y la empresa
INVERAUTOS, se realizé un negocio juridico respaldado mediante titulo valor, factura
de venta No. AN7810, por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($8.723.999,00 M/CTE); no
obstante, mediante Recibo de caja No. R04 23346 por concepto de Anticipo el dia 05 de
abril de 2019, mi poderdante realiz6 un pago de DOS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($2.682.999,00 M/CTE), recibo emitido por la sefiora Ana Deicy Losada Ruiz cajera

de la entidad; documento que se allega como prueba en la presente contestacion.

AL SEGUNDO. No es cierto. Al respecto es importante precisar que la parte actora, se
refiere de forma expresa a la aceptacion del valor total de la factura en mencion, sin
tener en cuenta el anticipo realizado y reconocido por INVERAUTOS, tal como consta en

correo remitido el dia 29 de diciembre de 2020, por LINDA MAGALY OVIEDO, jefe de




almacén, en cual acepta que la cartera de Autoservice e Inverautos asciende a la suma
de SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL PESOS ($6.041.000,00 M/CTE), por
tanto, este es el valor real aceptado por mi poderdante.

AL TERCERO: Es cierto. La fecha de vencimiento de la factura No. AN7810 es el 23 de
mayo de 2019.

AL CUARTO: Es cierto. No obstante, la liquidacion de los intereses debera tener en
cuenta el valor del anticipo realizado por la demandada.

AL QUINTO: No me consta, la parte debera acreditar los requisitos del titulo valor.
AL SEXTO: No me consta, la parte debera probarlo.

AL SEPTIMO: Es cierto. El requerimiento fue respondido mediante correo electrénico
de fecha 08 de julio de 2022.

AL OCTAVO: Es cierto. Mi poderdante remitid via correo electrénico la intencién de
ponerse al dia con Inverautos, asi mismo, pone en conocimiento la imposibilidad de

realizar contacto con la empresa puesto que no contestaban teléfonos, y su punto fisico
se halla intervenido.

AL NOVENO: No es cierto. Como se expuso anteriormente, mediante Recibo de caja
No. R04 23346 por concepto de Anticipo el dia 05 de abril de 2019, mi poderdante
realizé un pago de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($2.682.999,00 M/CTE), quedando
asi un saldo por cancelar de SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL PESOS
($6.041.000,00 M/CTE).

AL DECIMO: Es una apreciacion del apoderado de la parte actora.

II. A LAS PRETENSIONES

Manifiesto al Sefior Juez, que, considerando la falta de claridad en el valor adeudado
del titulo ejecutivo, me permito indicar al Honorable Despacho que me opongo a las

pretensiones de la demanda, para lo cual procedo a presentar las siguientes
excepciones:



III. EXCEPCIONES

1. PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION:

Frente a esta excepcion, es preciso manifestar a este honorable despacho que la
empresa AUTOSERVICE NEIVA S.A.S, dio cumplimiento parcial a su obligacién contraida
contra quien hoy demanda, tal como consta en el Recibo de caja No. R04 23346 por
concepto de Anticipo el dia 05 de abril de 2019, mi poderdante realizé un pago de DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS ($2.682.999,00 M/CTE), recibo emitido por la sefiora Ana Deicy
Losada Ruiz cajera de la entidad, el cual se adjunta a la presente contestacion;
existiendo asi, un saldo por cancelar de SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL
PESOS ($6.041.000,00 M/CTE).

IV. PETICIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicito al despacho denegar las
suplicas de la demanda y revocar el mandamiento de pago, con el animo de que se
tenga como valor adeudado la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL
PESOS ($6.041.000,00 M/CTE) y sobre este valor se realice la liquidacion de los
intereses.

V. PRUEBAS

DOCUMENTALES:

1. Copia de la factura de venta No. AN7810

2. Copia Recibo de caja No. R04 23346 por concepto de Anticipo el dia 05 de abril de
2019.

3. Copia de correo electrdnico remitido el dia 29 de diciembre de 2020, por LINDA
MAGALY OVIEDO, jefe de almacén.

VI. ANEXOS

1. Todo lo enunciado en el acapite de Pruebas Documentales aportadas.

2. Poder para actuar debidamente otorgado por el representante legal de la entidad
demandada.

VII. NOTIFICACIONES




* Lasuscrita en la secretaria de su Despacho, Mévil: 312 467 2668.

Direccion electrdnica: salasanamaria203@gmail.com

» El demandante en las direcciones que aparecen en el libelo introductorio.

Del Sefior Juez,

/U

ANA MARIA SALAS MOTTA
C.C. No. 1.084.900.615 de Oporapa - H
T.P. No. 391.941 del C.S. de la Judicatura.



INVERSIONES AUTOMOVILIARIAS SAS
NIT: 891102600-0
Inverautos SAS CARRERA 5 N° 11 - 55 NEIVA
PBX: 8714430/8750008 / 3164708156/3176673997 E-mail:

RECIBO DE CAJA R04 23346
Ingreso Definitivo
ANTICIPO CLIENTES
Cajero: 11 ANA DEICY LOSADA RUIZ
Caja: 2 CAJA MECANICA

Nombre: AUTOSERVICE NEIVA SAS NIT/Cédula: 901108558 - 1
Direccién: CR 5 SUR 29 79 ZONA INDUSTRUIAL Referencia: 13870027
Localidad: NEIVA

Referencia N? Factura Canc. | Fecha Prefijo Numero Importe | Tipo

13870027 05/04/2019 | R04 23346 2.682.999,00 | CAJA

Efectivo 2.682.999,00

ANTICIPO CLIENTES DOS TURBOS - ASESOR FANOR DIAZ Total Recibo: 2.682.999,00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI NEIVA, 5 de Abril de 2019

Impreso por el Software de Quiter Colombia S.A.S. NIT: 900564561-5 Procesado: 19/12/2020  10:50:13AM




-~~~ Forwarded message -

De: LINDA MAGALY OVIEDO < efeatmacen@inverautys co>
Date: sab, 19 dic 2020 alas 12:05

Subjact: Inverautos - Saldo en cartera

To: <autoserviceneiva@qmail.com>, Tesoreria Inverautos <lesoreria@inveravtos.co>, Gerents Liantas <lantas.gerente@inverautos co>

Buenos dias,

Me permito enviar informacion sobre un saldo que ustedes tienen pendiente con nosolros en cartera por una factura del afio pasado.

Factura: No. AN7810
Fecha: 08/04/2019
Valor:  $8.723.999

Abono: Recibo de Caja No. R04 23346
Fecha: 05/04/2019 Anticipo
Valor:  $2.682.999

Saldo en cartera:  $6.041.000

Adjunto factura y recibo de caja.
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