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lhds.castillo@gmail.com

De: jaime roa <jaimeroa@hotmail.com>
Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 11:00 a. m.
Para: Dra.Luz Holanda Castillo- Guadix III
Asunto: Resultado de una transacción - Multipagos PSE

 

Sent from my iPhone 
 
Begin forwarded message: 

From: notificaciones@bancolombia.com 
Date: June 14, 2022 at 10:46:51 AM GMT-5 
To: jaimeroa@hotmail.com 
Subject: Resultado de una transacción - Multipagos PSE 

  

 Notificación 
de pago en línea 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

Para ayudar 
a proteger su  
confidencialid
ad, Microsoft 
Office evitó la  
descarga 
auto mática  
de esta  
imagen de 
In ternet.

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de 
pagos PSE de Bancolombia. 

 

Pago realizado por: ANA DELIA CIFUENTES BARRANTES  

Tienda virtual o recaudador: WOMPI S.A.S 

Nro. de factura: 722165522149374440 

Descripción del pago: Pago a TSTECH, ref: WcU74zA... 

Nro. de referencia: 02 

Nro. de referencia 2: 901506781 

Nro. de referencia 3: 6202 

Fecha y hora de la transacción: Martes 14 de Junio de 2022 10:46:28 AM 

Nro. de comprobante: 0000014692 

Valor pagado: $ 23,600.00 
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Cuenta: *******7095 

 
 
 
 
 
Bancolombia S.A. 
  

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje  

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - 
Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 

Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.  
Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

 
Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.  

En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com 
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lhds.castillo@gmail.com

De: jaime roa <jaimeroa@hotmail.com>
Enviado el: sábado, 9 de octubre de 2021 5:36 p. m.
Para: APTO 203 - LUZ H. CASTILLO
Asunto: Resultado de una transacción - Multipagos PSE

 
 
Jaime Roa 
(702)782-5910 

De: notificaciones@bancolombia.com <notificaciones@bancolombia.com> 
Enviado: sábado, 9 de octubre de 2021 10:10 p. m. 
Para: jaimeroa@hotmail.com <jaimeroa@hotmail.com> 
Asunto: Resultado de una transacción - Multipagos PSE  
  

 Notificación 
de pago en línea 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

Para ayudar 
a proteger su  
confidencialid
ad, Microsoft 
Office evitó la  
descarga 
auto mática  
de esta  
imagen de 
In ternet.

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de 
pagos PSE de Bancolombia. 
 
Pago realizado por: ANA DELIA CIFUENTES BARRANTES  
Tienda virtual o recaudador: Superintendencia de notariado y Registro/Recaudo 
Notarial 
Nro. de factura: 49394469 
Descripción del pago: Transaccion para generacion de certificados de tradicion y 
libertad 
Nro. de referencia: 49394469 
Nro. de referencia 2: 21782020 
Nro. de referencia 3: 98.182.254.4 
Fecha y hora de la transacción: Sábado 9 de Octubre de 2021 06:10:46 PM 
Nro. de comprobante: 0000088081 
Valor pagado: $ 16,100.00 
Cuenta: *******7095 
 
 
 
 
 
Bancolombia S.A. 
  

 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje  

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - 
Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 

Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.  
Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
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Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.  

En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com 
 

 







CASTILLO & CASTILLO ABOGADOS 
              LUZHOLANDA CASTILLO R. 
                    Lhds.castillo@gmail.com 

                       3134715742- 3004082906 

 

SEÑOR 

JUEZ CINCUENTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. 

E.            S.          D. 

 

 

Ref.            PROCESO EJECUTIVO 

DE.            JAIME EDUARDO ROA CIFUENTES 

CONTRA.  HEREDEROS CIERTOS DE MÓNICA PATRICIA GÓMEZ FERNÁNDEZ 

(q.e.p.d.)  SEÑORES BENJAMÍN JORGE ENRIQUE Y LORENA PATRICIA SALAZAR 

 GÓMEZ Y DEMÁS HEREDEROS INDETERMINADOS.-. 

RADICADO No. 11001400305220210034300 

 

 

                     LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO ARTÍCULO 446 DEL C.G.P  

 

En mi calidad de Apoderada de la parte actora respetuosamente presento al despacho 

liquidación de crédito ordenada en la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución de 

fecha 31 de enero de 2023, dictado en el proceso de la referencia, así como la liquidación 

de gastos del proceso, de conformidad con el artículo 440 del Código General del proceso. 

 

Se destaca que la liquidación se encuentra comprendida del 13 de septiembre del año 2019 

hasta el 28 de febrero del año 2023, atendiendo lo indicado por el Despacho en el numeral 

segundo de la sentencia. (Adjunto cuadro de Excel crédito). 

 

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO  

 

Capital                                                                                               $45.000.000 

Sub total Intereses moratorios                                                          $46.477.000 

 

TOTAL, OBLIGACIÓN A 28 FEBRERO 2023                                 $91.477.000 

 

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE GASTOS 

 

1- Recibo certificado de libertad expedido 10/09/2021                     $16.000 

2-Recibo certificado de libertad expedido el 9/10/2021                    $16.900 

3-Recibos Registro medida cautelar más un certificado de libertad $38.000 

4- Recibo certificado de libertad expedido 14/06/2022                     $23.600 

5- Factura Notificaciones Servientrega                                             $25.395 

6- Copias tres escrituras notarias                                                      $60.000 

 

TOTAL, GASTOS                                                                             $179.895 

 

Adjunto recibos de pago  

 

Gastos que se deben tener en cuenta por secretaria cuando se elabore la liquidación de 

costas, incluyendo las agencias en derecho ordenadas el 31 de enero de 2023,  por valor 

de $2.300.000. 

 

 

Del señor Juez atentamente, 

 

LUZ HOLANDA CASTILLO R. 

CC.51603763 

T.P.31505 C.S.J. 

EMAIL. lhds.castillo@gmail.com 

Cel.3134715742 

 

mailto:Lhds.castillo@gmail.com
mailto:lhds.castillo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



Año Mes
Tasa anual (Int. 

Ban.Cte)

Tasa mensual (Int. 

Ban. Mora)
Valor interés moratorio

2019 Septiembre 19,32% 1,61% 0,81% 2,42% $ 1.086.750

2019 Octubre 19,10% 1,59% 0,80% 2,39% $ 1.074.375

2019 Noviembre 19,03% 1,59% 0,79% 2,38% $ 1.070.438

2019 Diciembre 19,03% 1,59% 0,79% 2,38% $ 1.070.438

2020 Enero 18,77% 1,56% 0,78% 2,35% $ 1.055.813

2020 Febrero 19,06% 1,59% 0,79% 2,38% $ 1.072.125

2020 Marzo 18,95% 1,58% 0,79% 2,37% $ 1.065.938

2020 Abril 18,69% 1,56% 0,78% 2,34% $ 1.051.313

2020 Mayo 18,19% 1,52% 0,76% 2,27% $ 1.023.188

2020 Junio 18,12% 1,51% 0,76% 2,27% $ 1.019.250

2020 Julio 18,12% 1,51% 0,76% 2,27% $ 1.019.250

2020 Agosto 18,29% 1,52% 0,76% 2,29% $ 1.028.813

2020 Septiembre 18,35% 1,53% 0,76% 2,29% $ 1.032.188

2020 Octubre 18,09% 1,51% 0,75% 2,26% $ 1.017.563

2020 Noviembre 17,84% 1,49% 0,74% 2,23% $ 1.003.500

2020 Diciembre 17,46% 1,46% 0,73% 2,18% $ 982.125

2021 Enero 17,32% 1,44% 0,72% 2,17% $ 974.250

2021 Febrero 17,54% 1,46% 0,73% 2,19% $ 986.625

2021 Marzo 17,46% 1,46% 0,73% 2,18% $ 982.125

2021 Abril 17,31% 1,44% 0,72% 2,16% $ 973.688

2021 Mayo 17,22% 1,44% 0,72% 2,15% $ 968.625

2021 Junio 17,21% 1,43% 0,72% 2,15% $ 968.063

2021 Julio 17,18% 1,43% 0,72% 2,15% $ 966.375

2021 Agosto 17,24% 1,44% 0,72% 2,16% $ 969.750

2021 Septiembre 17,19% 1,43% 0,72% 2,15% $ 966.938

2021 Octubre 17,08% 1,42% 0,71% 2,14% $ 960.750

2021 Noviembre 17,27% 1,44% 0,72% 2,16% $ 971.438

2021 Diciembre 17,46% 1,46% 0,73% 2,18% $ 982.125

Liquidación de crédito de Benjamín Jorge Enrique Salazar Gómez & Lorena Patricia Salazar Gómez en calidad de herederos de 

Mónica Patricia Gómez Fernández

Proceso



2022 Enero 17,66% 1,47% 0,74% 2,21% $ 993.375

2022 Febrero 18,30% 1,53% 0,76% 2,29% $ 1.029.375

2022 Marzo 18,47% 1,54% 0,77% 2,31% $ 1.038.938

2022 Abril 19,06% 1,59% 0,79% 2,38% $ 1.072.125

2022 Mayo 19,71% 1,64% 0,82% 2,46% $ 1.108.688

2022 Junio 20,40% 1,70% 0,85% 2,55% $ 1.147.500

2022 Julio 21,28% 1,77% 0,89% 2,66% $ 1.197.000

2022 Agosto 23,50% 1,96% 0,98% 2,94% $ 1.321.875

2022 Septiembre 23,50% 1,96% 0,98% 2,94% $ 1.321.875

2022 Octubre 24,61% 2,05% 1,03% 3,08% $ 1.384.313

2022 Noviembre 27,62% 2,30% 1,15% 3,45% $ 1.553.625

2022 Diciembre 27,64% 2,30% 1,15% 3,46% $ 1.554.750

2023 Enero 28,84% 2,40% 1,20% 3,61% $ 1.622.250

2023 Febrero 30,18% 2,52% 1,26% 3,77% $ 1.697.625

Subtotal intereses $ 46.387.125

Total crédito cargo 

ejecutados (capital + 

intereses) $ 91.387.125

LUZ HOLANADA CASTILLO R.

TP.31505 C.S.J.



SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia

Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes. 

 Resolución DIAN 9061 Diciembre 10/2020
Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 

24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.  

Autorización
Numeración de Facturación 18764009390911 

del 
12/30/2020 al 6/30/2022 Prefijo C689 del No. 

5001 al No. 50000.

INFORMACIÓN DEL 
SERVICIO

CLIENTE:
NIT/I.D.:
TELÉFONO:
ORIGEN:

TOTAL DEL SERVICIO

TOTAL FORMA DE PAGO:

D
G

-4-M
E

R
F

-F
A

C
-F

-1 V
1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA CUFE:

PROVEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3

COD CDS:Sis-fe-860512330
USUARIO:
*El peso facturado corresponde al mayor entre el peso 
físico y peso volumétrico.

El Usuario deja expresa constancia que tuvo 
conocimiento del contrato que se encuentra publicado 
en la página web de Servientrega S.A. 
www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en 
los Centros de Soluciones; que regula el servicio 
acordado entre las partes, cuyo contenido clausular 
acepta expresamente con la suscripción de este 
documento. Así mismo, declara conocer nuestro aviso 
de privacidad y aceptar la Política de Protección de 
Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio 
Web. Para la presentación de peticiones, quejas y 
recursos remitirse al portal web www.servientrega.com 
o la línea de atención al usuario: (1) 7700200.  
Ministerio de Transporte: Licencias No. 805 de marzo 
5/2001. MINTIC: Licencia No. 2065 de Oct. 8/2020.

LUZ HOLANDA CASTILLO /
51603763

3134715742
BOGOTA

0102185   
CASTRDF

448f6aa8976a6a1e76cd79bf457b5d5022f02549225b4b
6165bea0bb2e5e7153919daf7d3f87bae1c4cf8b7c9beb
ec98

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.: 
C68919585

REF VR.UN CANT VR.ANT.IVA IVA VR.TAL
E-
ENTRE
GA 
PAQUET
E 10 
CORRE
O

$21.340 1 $21.340 $4.055 $25.395

$25.395CONTADO-EFEC

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

SERVICIO
(1) $25.395 CONTADO-EFEC

VALOR TOTAL FORMA DE PAGO

LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

FECHA: 2022/05/18 HORA:9:46:05



RADICADO No. 11001400305220210034300.-. LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO Y
GASTOS DE LA EJECUCIÓN

Luz Holanda Castillo <lhds.castillo@gmail.com>
Mié 01/03/2023 11�37

Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

SEÑOR
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
E.             S.             D.

REF. PROCESO EJECUTIVO
DE. JAIME EDUARDO ROA CIFUENTES
Vs.  HEREDEROS CIERTOS DE MÓNICA PATRICIA GÓMEZ FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) SEÑORES
BENJAMIN JORGE ENRIQUE  Y LORENA PATRICIA SALAZAR GÓMEZ Y DEMÁS 
      HEREDEROS INDETERMINADOS.-.

En mi calidad de Apoderada de la parte Actora dentro del proceso en referencia y obedeciendo la
sentencia que ordena seguir adelante la ejecución de fecha 31 de enero de 2023, adjunto memorial
de liquidación de crédito junto con el cuadro en excel de la misma y recibos de gastos de la ejecución.

Atentamente,

LUZ HOLANDA CASTILLO R.
C.C. 51603763
T.P  31505 C.S.J.
Email. lhds.castillo@gmail.com
Cel. 3134715742

mailto:lhds.castillo@gmail.com

