
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



26/4/2021 Correo: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM2YjYxZWZhLTg0NTMtNDExMy05NWM0LWI2OWY3NjQ0OWE1ZAAQAMtQscgKKwtMs3gEWvFuA… 1/1

Fwd: (URGENTE) CANCELACION DE VEHICULO

Nelly Martinez <nmginversiones@gmail.com>
Lun 26/04/2021 11:22
Para:  Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)
DOCUMENTOS Y COMPROBANTE DE PAGO.docx;

---------- Forwarded message --------- 
De: Nelly Martinez <nmginversiones@gmail.com> 
Date: lun, 26 abr 2021 a las 11:19 
Subject: (URGENTE) CANCELACION DE VEHICULO 
To: <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> 

Cordial saludo

Pago deuda pendiente de vehiculo INV437, anexo documento y soporte de pago.
Segun radicado 11001400305220200079300
Gracias

Att: CLARA LIBIA VANEGAS SANCHEZ
Cc. 23´701.300
Cel: 3177528014
Correo: nmginversiones@gmail.com

mailto:nmginversiones@gmail.com
mailto:cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:nmginversionessas@gmail.com












27/4/2021 Correo: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM2YjYxZWZhLTg0NTMtNDExMy05NWM0LWI2OWY3NjQ0OWE1ZAAQAI1Dd7dupktEnYR%2B0tkc%2B5… 1/1

DOCUMENTOS DE SOPORTE DE PAGO DE SALDO DE INTERESES
DEL VEHICULO DE PLACAS( INV-437 )CON RADICADO
-11001400305220200079300

juan david ramirez gutierrez <juandavidramirez@grupogb.co>
Mar 27/04/2021 16�16

Para:  Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.
<cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (471 KB)

DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO VEHICULO DE PLACAS INV 437 -PROPIETARIA CLARA
LIBIA.pdf;

Hola de Manera Formal escribo este correo ,como hijo de la señora CLARA
LIBIA VANEGAS SANCHEZ con Cédula C.c. 23.701.300 de SANTA MARIA -
BOYACA en la cual se adjuntos los documentos del pago del saldo de
intereses.

Más información Notificar al 314-420-1904 o en 313-377-5028 


