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RECURSO DE REPOSICION CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE TERMINA PROCESO POR PAGO TOTAL RAD:
2013-00950

Coordinadora Juridico MJMC A&A Ltda <juridico5@marthajmejia.com>
Mar 21/11/2023 4:55 PM
Para:​Juzgado 21 Civil Municipal - Valle del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>​
CC:​juridico@marthajmejia.com <juridico@marthajmejia.com>;​gerencia@marthajmejia.com <gerencia@marthajmejia.com>​

5 archivos adjuntos (10 MB)
PODER ANGELICA MARIA MARMOLEJO SUAREZ.PDF; RECURSO DE REPOSICION 2013-00950.pdf; TRAZABILIDAD CORREOS ENTRE BANCO AV VILLAS Y CENTRO
DE CONCILIACION FUNDASOLCO.pdf; EXTERNO 5 CAMARA Y SUPERFINANCIERA.pdf; Respuesta Oficio CCYAF -00505 23.pdf;

Señor (a)
JUEZ VEINTIUNO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E. S. D.
 
REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE : BANCO AV VILLAS
DEMANDADO :  ANGELICA MARIA MARMOLEJO SUAREZ
RADICACION : 2013-00950-00
 
 
DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.144.043.088 de Cali y portadora de T.P. 342847
del C.S.J., actuando en calidad de apoderada Judicial del extremo procesal activo, tal y como se demuestra del poder otorgado con
anterioridad por parte del Dr. Bernardo Parra Enriquez, quien funge como Representante Legal para asuntos Judiciales de la entidad
financiera aquí demandante, interpongo respetuosamente ante ustedes, Recurso de Reposición contra providencia Judicial que dio
por terminado el proceso por pago total, notificada por estados el día 16 de noviembre de la anualidad vigente. Para ello adjunto los
documentos de rigor.
 
 
Cordialmente,
 
 

 
 
De: NotificacionesJudiciales [mailto:NotificacionesJudiciales@bancoavvillas.com.co]
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2023 3:48 p. m.
Para: juridico5@marthajmejia.com; JURDICO MARTHA J MEJIA A&A Ltda
Asunto: RV: PODER A RATIFICAR - MARTHA J MEJIA A&A LTDA
 

******************************************** Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus, por lo
cual consideramos se encuentra libres de virus o cualquier anomalía que pueda afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe
verificar con sus propias protecciones que ellos no están afectados por virus u otros defectos, en cuyo caso, el remitente no asume
responsabilidad alguna por el recibo, transmisiòn y uso de éste material. *******************************************

Dra. Catalina, buena tarde, se otorga poder para actuar en el proceso de la referencia.
 
Atentamente,
 

BERNARDO PARRA ENRIQUEZ
Jefe Jurídico Regional Suroccidente
parrab@bancoavvillas.com.co

Gestión y Normalización de Activos
Vicepresidencia Analítica y Riesgos Financieros
Tel: (57 2 ) 4855430 Ext 87808
Banco AV Villas

 

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos solo para el uso del destinatario al cual van enviados. La

reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opiniones,

mailto:parrab@bancoavvillas.com.co
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informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderán como personales y de ninguna manera son

avaladas por el Banco. Gracias.

 
 
De: JURIDICO 5 MARTHA J MEJIA Ltda <juridico5@marthajmejia.com>
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2023 3:46 p. m.
Para: Bernardo Parra Enriquez <parrab@bancoavvillas.com.co>
CC: gerencia@marthajmejia.com
Asunto: PODER A RATIFICAR - MARTHA J MEJIA A&A LTDA
 

*** CORREO EXTERNO:PRECAUCION AL ABRIR Y/O RESPONDER Si usted sospecha de la procedencia y/o contenido de este correo, envíelo ADJUNTO EN UN
NUEVO CORREO al correo de ciberseguridad ***

Buena tarde Doctor Parra, cordial saludo. 
 
A continuación, remito poder del cliente relacionado en el correo para continuar proceso ejecutivo, siendo apoderada la doctora Diana Catalina
Otero Guzmán, para su debida ratificación.
 
 
Cordialmente,
 
 

 

mailto:juridico5@marthajmejia.com
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Señor (a) 
JUEZ VEINTIUNO CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA 

E. S. D. 
 
REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO 

 DEMANDANTE : BANCO AV VILLAS 
DEMANDADO : ANGELICA MARIA MARMOLEJO SUAREZ 

RADICACION : 2013-00950-00 
 
Asunto. RECURSO DE REPOSICIÓN 

 
DIANA CATALINA OTERO, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la 

Cedula de Ciudadanía No. 1.144.043.088 de Cali, Abogada en ejercicio con 
Tarjeta Profesional No. 342.847 expedida por el Honorable Consejo Superior de 
la Judicatura, actuando en calidad de apoderada Judicial de la parte Demandante 

tal y como consta del poder que se adjuntara al presente, otorgado por el Dr. 
BERNARDO PARRA ENRIQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 

10.592.131 de mercaderes Cauca, en su calidad de Representante Legal para 
asuntos Judiciales de la entidad financiera aquí demandante. Ahora bien, 
encontrándome dentro del término legal, respetuosamente interpongo ante el 

Honorable Despacho Judicial, RECURSO DE REPOSICIÓN, en contra del auto 
que data del 15 de noviembre de 2023, notificado en anotación por estados del 16 

de noviembre, por medio del cual se decreta la terminación del proceso 
EJECUTIVO instaurado por BANCO AV VILLAS, en contra de ANGELICA 
MARIA MARMOLEJO SUAREZ, argumentando que mediante escrito que data 

del 14 de noviembre hogaño, FUNDASOLCO, informó de un supuesto 
cumplimiento por parte de la citada Sra. Marmolejo Suarez, al acuerdo de pago 

certificado mediante Acta de Conciliación No. 00030. 
 

PETICIÓN: 
 

Se sirva revocar el auto de fecha 15 de noviembre 2023, por medio del cual se 

decreta la terminación del proceso por pago total, para que en su lugar proceda 
a continuar con el trámite ordinario del presente, toda vez que la entidad 

FUNDASOLCO cometió un error al referenciar que la deudora insolvente Angélica 
Maria Marmolejo, formalizo o dio cumplimiento total al acuerdo de pago 
constituido con sus acreedores, mediante Acta de conciliación No. 00030. 

 
FUNDAMENTOS 

 
Dicho lo previo, es pertinente ilustrar al respetado togado, que habiéndose 
notificado la providencia Judicial objeto actual de debate, se generó  por parte 

de la entidad financiera demandante requerimiento inmediato ante el Centro de 
Conciliacion FUNDASOLCO, con el fin de que manifestara las razones por las 

cuales determinaron que el deudor insolvente se encontraba a paz y salvo con 
sus acreedores, cuando se notificaba por nuestra parte, del incumplimiento al 
acuerdo de pago sugerido. 

 
 



 

 
 

 
Ante ello, obtuvimos respuesta por parte del centro de conciliación 
FUNDASOLCO, quien expresaba el error involuntario ocasionado al brindar 

información imprecisa ante la Dependencia Judicial, por lo que actuarían ipso 
facto, con el objetivo de contrarrestar los efectos jurídicos que implica este tipo 

de actuaciones.   
 
 

 
 
Finalmente, con sustento en lo brevemente argüido, solicito respetuosamente al 

Plenario, acoger favorablemente el presente recurso, revocando la providencia 
de fecha 15 de noviembre de 2023, notificada en anotación por estados del 16 

del mismo mes y año, para que, en su efecto, continúe con los trámites de Ley, 
dentro del proceso de la referencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Fundo el presente recurso, conforme lo dispone el art. 318 del C.G.P.  
 

PRUEBAS 

 
Con el presente recurso allego la siguiente prueba documental para que sea 

tenida en  cuenta: 
 

 Poder para actuar. 



 
 Trazabilidad de correos entre Banco AV VILLAS y CENTRO DE 

CONCILIACION FUNDASOLCO.  

 
 

OPORTUNIDAD DEL RECURSO 

 
Este recurso se encuentra en término de presentación por cuanto el auto que se 

repone fue notificado en el estado del 16 de noviembre de 2023. 
 
Del Señor Juez. 

 
Atentamente, 

 
DIANA CATALINA OTERO GUZMAN  
C.C. No. 1.144.043.088 de Cali. 

T.P. No 342.847 C.S.J.



 



 

 

 

 



ABOGADOS  & ASOCIADOS                           
Ed. Residencias Aristi                                             

Cra 9 No 9-49 PISO 11                                                   

PBX: 889-52-71                                            

E-mail: juridico5@marthajmejia.com                         

Santiago de Cali – Valle del Cauca   
 
Señor   
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI – VALLE  

E. S. D.   

  

Asunto: Poder Especial.   
  

BERNARDO PARRA ENRIQUEZ, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.592.131 expedida en Mercaderes Cauca y con dirección 

electrónica: parrab@Bancoavvillas.com.co, en mi condición de Representante Legal 

para asuntos Judiciales y extrajudiciales del BANCO COMERCIAL AV. VILLAS S. A, con 

NIT No. 860.035.827–5, según Certificación de la Superintendencia Financiera anexa, 

entidad que puede girar bajo las denominaciones de Banco de Ahorro y Vivienda                           

AV. VILLAS, Banco AV. VILLAS o AV.  VILLAS; con dirección electrónica: 

notificacionesjudiciales@bancoavvillas.com.co por medio del presente confiero poder 

especial, amplio y suficiente a la abogada DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.043.088 de Cali, con la tarjeta 

profesional No. 342.847 del C. S de la J y con dirección electrónica:  

juridico5@marthajmejia.com, para que CONTINUE CON EL PROCESO EJECUTIVO 

SINGULAR DE MINIMA CUANTIA en contra de ANGELICA MARIA MARMOLEJO 

SUAREZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 30.039.872 

domiciliado en la ciudad de CALI, tendiente a obtener el pago del pagaré No. 1633388, el 

cual contiene obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.   

 

La abogada DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, queda facultada para desistir, reasumir, 

transigir, recibir, sustituir, terminar e interponer los recursos que considere necesarios, así 

como también para hacer postura por cuenta del crédito o solicitar en su oportunidad la 

adjudicación del bien o bienes perseguidos en el proceso en mención a favor del Banco que 

represento.   
 

 

Señor Juez,   
  

  

  

BERNARDO PARRA ENRIQUEZ   
C.C. No 10.592.131 de Mercaderes (Cauca)   
REPRESENTANTE LEGAL ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES   
BANCO AV VILLAS   
  

  

 

 

Acepto,   
  

  

 

  

 

 

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN  
T. P No. 342.847 del C.S. de la J.  

CC No 1144043088 

mailto:juridico5@marthajmejia.com
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Coordinadora Juridico MJMC A&A Ltda

De: Bernardo Parra Enriquez <parrab@bancoavvillas.com.co>

Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2023 3:21 p. m.

Para: juridico5@marthajmejia.com; JURDICO MARTHA J MEJIA A&A Ltda

Asunto: RV: Respuesta  Oficio No.    CCYAF - 00505/23  INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

ANGELICA MARIA MARMOLEJO SUAREZ

******************************************** Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a 

programas antivirus, por lo cual consideramos se encuentra libres de virus o cualquier anomalía que pueda 

afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos no están 

afectados por virus u otros defectos, en cuyo caso, el remitente no asume responsabilidad alguna por el recibo, 

transmisiòn y uso de éste material. ******************************************* 

Catalina y carolina, buena tarde, por favor adjuntar este correo al recurso, aquí el Centro de Conciliación manifiesta que 

se equivocó en la respuesta. 

  

Atentamente, 

  
BERNARDO PARRA ENRIQUEZ 
Jefe Jurídico Regional 
Suroccidente 
parrab@bancoavvillas.com.co 

Gestión y Normalización de Activos 
Vicepresidencia Analítica y Riesgos Financieros 
Tel: (57 2 ) 4855430 Ext 87808 
Banco AV Villas 

  
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos solo para el uso del 
destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido 
por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no 
relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por el Banco. Gracias. 
  

  

De: Olga Janeth Arias Rios <ariaso@bancoavvillas.com.co>  

Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 3:23 p. m. 

Para: Centro de Conciliacion y Arbitraje FUNDASOLCO <fundasolco911@hotmail.com> 

CC: Bernardo Parra Enriquez <parrab@bancoavvillas.com.co> 

Asunto: RE: Respuesta Oficio No. CCYAF - 00505/23 INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ANGELICA MARIA MARMOLEJO 

SUAREZ 

  

Buenas  tardes, 
  
Alejandra, muchas  gracias  por  la información suministrada,  por favor  cuando  envíen 
la  corrección  al Juzgado  21 civil Municipal   de Cali, me  copia  a mi  correo 

ariaso@bancoavvillas.com.co 

  
  
Nuevamente   muchas  gracias. 
   
  

Cordialmente, 

  

  

Olga Janeth Arias Rios  

Abogada 

Gerencia de Gestión y Normalización de Activos 

Vicepresidencia Analítica y Riesgo Financiero 
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Ariaso@bancoavvillas.com.co Regional Suroccidente 

Tel: (57 2 ) 4855430 Ext 87806 

Banco AV Villas 

Cali, Colombia 

  
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos sólo para el 
uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si 
usted lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este 
correo electrónico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por el Banco 
  

  

De: Centro de Conciliacion y Arbitraje FUNDASOLCO <fundasolco911@hotmail.com>  

Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 2:45 p. m. 

Para: Olga Janeth Arias Rios <ariaso@bancoavvillas.com.co> 

Asunto: RE: Respuesta Oficio No. CCYAF - 00505/23 INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ANGELICA MARIA MARMOLEJO 

SUAREZ 

  

*** CORREO EXTERNO:PRECAUCION AL ABRIR Y/O RESPONDER Si usted sospecha de la procedencia y/o contenido de este correo, 

envíelo ADJUNTO EN UN NUEVO CORREO al correo de ciberseguridad ***  

Buenas Tardes 

  

Doctora, 

Por error involuntario se envió el oficio al Juzgado el mismo día, ya será notificado con la información que 

usted nos esta brindando para darle corrección, lo mismo ya fue puesto en conocimiento de la deudora para 

que de cumplimiento con el acuerdo.  

  

  

Cordialmente 

Alejandra Gomez 

Aux. Administrativa 

Fundasolco 

De: Olga Janeth Arias Rios <ariaso@bancoavvillas.com.co> 

Enviado: viernes, 17 de noviembre de 2023 1:36 p. m. 

Para: Centro de Conciliacion y Arbitraje FUNDASOLCO <fundasolco911@hotmail.com> 

Cc: j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; juridico5@marthajmejia.com 

<juridico5@marthajmejia.com>; Asistente Juridico MJMC A&A Ltda <juridico@marthajmejia.com>; Bernardo Parra 

Enriquez <parrab@bancoavvillas.com.co> 

Asunto: Respuesta Oficio No. CCYAF - 00505/23 INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ANGELICA MARIA MARMOLEJO 

SUAREZ  

  

******************************************** Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a 

programas antivirus, por lo cual consideramos se encuentra libres de virus o cualquier anomalía que pueda 

afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos no están 

afectados por virus u otros defectos, en cuyo caso, el remitente no asume responsabilidad alguna por el recibo, 

transmisiòn y uso de éste material. ******************************************* 

  

  



3

Cordialmente, 

  

  

Olga Janeth Arias Rios  

Abogada 

Ariaso@bancoavvillas.com.co 

Gerencia de Gestión y Normalización de Activos 

Vicepresidencia Analítica y Riesgo Financiero 

Regional Suroccidente 

Tel: (57 2 ) 4855430 Ext 87806 

Banco AV Villas 

Cali, Colombia 

  
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos sólo para el 
uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si 
usted lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este 
correo electrónico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por el Banco 
  

  

De: Olga Janeth Arias Rios En nombre de NotificacionesJudiciales 

Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 1:28 p. m. 

Para: 'Centro de Conciliacion y Arbitraje FUNDASOLCO' <fundasolco911@hotmail.com> 

CC: 'j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co' <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; juridico5@marthajmejia.com; 

'Asistente Juridico MJMC A&A Ltda' <juridico@marthajmejia.com>; Bernardo Parra Enriquez 

<ParraB@Bancoavvillas.com.co> 

Asunto: Respuesta Oficio No. CCYAF - 00505/23 INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ANGELICA MARIA MARMOLEJO 

SUAREZ 

  

Buenas tardes, 
  
DOCTOR 

JAIRO ALBERTO INFANTE SEPULVEDA  
DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE  
FUNDASOLCO 

  
E.        S.        D. 
  
  
  
Ref:     Proceso de  INSOLVENCIA   DE PERSONA  NATURAL NO 

           COMERCIANTE  establecida  en la ley  1564  del  2012        
           SOLICITANTE:          ANGELICA MARIA MAMOLEJO SUAREZ 

                                              CED. 30.039.872 

           
           -  ACREEDOR  BANCO AV VILLAS S.A.-  
  
  
OLGA JANETH ARIAS RIOS, mayor de edad, domiciliada y residente en esta misma ciudad, identificada con 
C.C. No. 65.761.162   de Ibagué (Tol), en mi calidad de Representante Legal Para Asuntos Judiciales y 
Extrajudiciales del BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A, por medio del presente escrito, damos 
respuesta    al  Oficio No.    CCYAF - 00505/23 recibido en el correo  electrónico 
NotificacionesJudiciales@bancoavvillas.com.co el  día martes, 14 de noviembre de 2023 10:34 a. m., adjunto 
memorial   donde se manifiesta   que el acuerdo de pago con la  señora  ANGELICA MARIA MARMOLEJO 
SUAREZ se encuentra incumplido  
  

  
Cordialmente, 
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Olga Janeth Arias Rios  

Abogada 

Ariaso@bancoavvillas.com.co 

Gerencia de Gestión y Normalización de Activos 

Vicepresidencia Analítica y Riesgo Financiero 

Regional Suroccidente 

Tel: (57 2 ) 4855430 Ext 87806 

Banco AV Villas 

Cali, Colombia 

  
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos sólo para el 
uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si 
usted lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este 
correo electrónico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por el Banco 
  

  

De: Centro de Conciliacion y Arbitraje FUNDASOLCO <fundasolco911@hotmail.com>  

Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2023 10:34 a. m. 

Para: NotificacionesJudiciales <NotificacionesJudiciales@bancoavvillas.com.co> 

Asunto: CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ANGELICA MARIA MARMOLEJO SUAREZ 

  

*** CORREO EXTERNO:PRECAUCION AL ABRIR Y/O RESPONDER Si usted sospecha de la procedencia y/o contenido de este correo, 

envíelo ADJUNTO EN UN NUEVO CORREO al correo de ciberseguridad ***  

Buenos Días 

  

Señores 

REPRESENTANTE LEGAL BANCO AV VILLAS  

E.S.D 

  

Cordial Saludo,  

  

Muy comedidamente envió a su despacho, oficio y anexos del cumplimiento del acuerdo de la Sra. ANGELICA 

MARIA MARMOLEJO SUAREZ, para su respectivo tramite. 

  

  

  

Cordialmente 

Alejandra Gomez 

Aux. Administrativa 

Fundasolco 






























































































