25/11/22, 16:51 Correo: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RAD 76001 4003 021 2022 00422 00 RECURSO DE REPOSICION

ana milena espinosa lopez <am.espinosa@hotmail.com>
Jue 24/11/2022 4:24 PM

Para: Juzgado 21 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j21cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buena tarde
De la manera mas atenta, dentro del término correspondiente, solicito a ustedes se sirvan dar tramite al memorial allegado.

Con respeto, atentamente

Ana Milena Espinosa Lopez
Abogada

Contacto: 3 3158300820 () am.espinosa@hotmail.com

De: ana milena espinosa lopez <am.espinosa@hotmail.com>
Enviado: jueves, 24 de noviembre de 2022 4:20 p. m.

Para: ana milena espinosa lopez <am.espinosa@hotmail.com>
Asunto: Fwd:

Obtener Outlook para iOS
De: ana milena espinosa lopez <am.espinosa@hotmail.com>
Enviado: Thursday, November 24, 2022 4:19:13 PM

Para: ana milena espinosa lopez <am.espinosa@hotmail.com>
Asunto:

Obtener Outlook para iOS

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADhiOTk1MzA2LWMwWMGYtNDdmMZS1iYmE 1LWMwYjI3OTA0ZDJIZAAQAEDjoiVTXv5CuwclKq0lO0Y%3D 7


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%7Cj21cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cac8d2370292647564c3c08dace625030%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638049218913995701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y3LzC1gIw9Oj22iNb4BRYcJGCCCR%2FD2dHw7lZ0z%2B89w%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%7Cj21cmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cac8d2370292647564c3c08dace625030%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638049218914151949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y2jOQwCf5PDBovlEj0wJJTbypL5xWFdweXaGrkUQmuE%3D&reserved=0

e

Ana Milena Espinosa Lopez

Abogada
Sefiora:
JUEZ VENTIUNA CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA: EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA CON MEDIDAS PREVIAS
DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL VIENTO | ETAPA -
PROPIEDAD HORIZONTAL NIT 900.490.525-0

DEMANDADO: JUAN CAMILO ECHEVERRY ESPINOSA

RADICACION: 76001 4003 021 2022 00422 00

ANA MILENA ESPINOSA LOPEZ, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con
oedula. de ciudadania No. 31.959.503 de Cali, Tarjeta Profesional No. 77613 del
Consejo Superior de la Judicatura, en mi condicién de apoderada judicial del
demandado, con acostumbrado respeto, solicito comedidamente REPONER el auto
por medio del cual libra el Mandamiento de Pago, fechado julio 19 del afio que avanza,
por cuanto dichas cuotas de administracién, incluido el mes de julio de la misma
calenda se encontraban canceladas desde el 15 del mismo mes y afio, es decir, previo
al mandamiento de pago, asi como al de los oficios y despacho comisorio para hacer
efectiva la medida cautelar previa, fechada septiembre 5 de 2.022.

Allego soporte de las consignaciones efectuadas y recibidas en la cuenta comiente de
la demandante, Banco AV VILLAS 139-09463-5.

Agradeciendo de antemano su deferencia en lo pedido.

De su Senoria, Atentamente,

SECRETARIA

el (Ia) anterior Traslado Recurso de Reposicion.

9_\_‘\7/5 ettt ~3 { Enlafecha, a las 8 a.m. y por el termino de 3 dias, fijo enlista

ANA MILENA ESPINOSA LOPEZ Cali, 12-Ene-2023
C. C. No: 31.959.503 de Cali

Secretaria,
T.P.No.77.613 del C. S. J.
Celular: 315 830 08 20
Correo electrénico: am.espinosa@hotmail.com
MARIA ISABEL ALBAN
Contacto: @ 315 830 0820 @ am.espinosa@hotmail.com

Powered by

CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

- €9 iTutransferencia fue exitosa!

Numero de autorizacién: 124529
Fechay hora: 15/07/22 - 12:45

&

CR Colinas del Viento
Banco Av Villas

No. 139094635

Valor transferido: $1.085.997.00
Costo de la transaccion: Gratis
Referencia: 104-torre |
Nota: Ana Milena Espinosa Lope

La transferencia se realizé desde:

& Cuenta de Ahorros
No. 391630241

Powered by CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

®Cuenta para transferir

€2 iTutransferencia fue exitosa!

Numero de autorizacion: 141844
Fechay hora: 15/07/22 - 14:18

&

Cr Colinas Del Vient

Banco Av Villas

No. 0139094635

Valor transferido: §$171 ‘00000
Costo de |a transaccion: Gratis
Referencia: 104 torre |
Nota: Ana Milena Espinosa Lope

La transferencia se realizo desde:

¢ Cuenta de Ahorros
No. 391630241

Powered by CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

