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Cordial saludo

Por medio del presente correo me permito presentar recurso de reposición contra el auto de
mandamiento de pago proferido dentro del proceso de referencia.

JUAN SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ | ABOGADO 
CELULAR:   3175815637
CORREO:    vg.abgsebastianvargas@gmail.com

mailto:vg.abgsebastianvargas@gmail.com


VG ABOGADOS <notificaciones.vgabogados@gmail.com>

Fwd: REVERSIÓN FIRMA PAGARÉ RUTH STELLA GALVIS MARTINEZ
1 mensaje

EDEN DE LA AURORA <eledenedificio@gmail.com> 5 de abril de 2022, 22:03
Para: notificaciones.vgabogados@gmail.com, Andrés Simón González roa <asimong@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: EDEN DE LA AURORA <eledenedificio@gmail.com>
Date: mar, 8 sept 2020 a las 9:35
Subject: Re: REVERSIÓN FIRMA PAGARÉ RUTH STELLA GALVIS MARTINEZ
To: Mail Service <camaguta@hotmail.com>
Cc: <gerencia@fractals.com.co>

RECIBIDO. 

El mar., 8 sep. 2020, 9:03 a.m., Mail Service <camaguta@hotmail.com> escribió:
Señores:  
Edificio Edén de la Aurora  
Atn. Ruth Stella Galvis Martínez  
Representante legal 
Bucaramanga 

 
Cordial saludo.  

 
Estimada Sra. Stella, esperamos por parte de Fractals S.A.S. que se encuentre muy bien.  

 
Dando respuesta a las apreciaciones hechas por usted en correo del 07 de septiembre de la presente
anualidad, nos permitimos informar lo siguiente:  

 
1. El pagaré por usted referido en correo precedente obedece a un documento suscrito en aceptación de

lo adeudado a la fecha por el Edificio Edén de la Aurora a favor de Fractals S.A.S., en virtud del
contrato celebrado y ejecutado a conformidad "por arreglo y mejora fachadas". 

2. Las supuestas "inconformidades" de la obra informadas por parte suya en representación del Edificio
Edén de la Aurora, han sido superadas tal como consta en documentos suscritos aceptando la
conformidad sobre cada una de ellas.  

3. Tal como lo manifiesta usted, se encuentra un monto pendiente de pago por parte del Edificio Edén
de la Aurora a favor de Fractals S.A.S. derivado del contrato suscrito para el "arreglo y mejora
fachadas", cuyo objeto se cumplió a conformidad. 
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4. Fractals S.A.S. no ha pretendido realizar un cobro adicional a lo derivado del contrato suscrito con el
Edificio Edén de la Autora, ejecutado a conformidad. 

5. El documento suscrito no fue a título personal como usted lo aduce, toda vez que fue firmado por
usted como representante legal de Edificio Edén de la Aurora, siendo la facultada y legitimada para
obligarse en nombre de él. 

6. Entendemos así que la obligación adquirida por parte del Edificio Edén de la Aurora a favor de
Fractals S.A.S, la cual no ha sido satisfecha por cuando a la fecha le adeuda (*), será sufragada en
tres pagos así (sí así lo requieren):  

(*)  
(*)  
(*)  
Para lo cual solicitamos que previo a destruir el pagaré aducido por usted, sea suscrita una cuenta
de cobro en donde consten tales compromisos y la cual hará las veces de título ejecutivo o
confirmar si harán el pago completo. 

1. Ofrecemos disculpas por haber llegado a su domicilio, entendíamos erróneamente que era el canal
de comunicación con usted como representante legal del Edificio Edén de la Aurora, aunado a que
el número celular y el whatsapp no había sido respondido. Entendemos que a partir de la fecha el
único lugar presencial de atención será el edificio que usted representa, para lo cual le pedimos
amablemente responder a nuestros llamados y nos confirme sus horarios para poder comunicarnos
con usted tanto vía telefónica o en las oficinas del Edificio Edén de la Aurora.  

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento que sobre el particular
surja.  

 
Cordialmente,  

 
FRACTALS S.A.S 
Carlos Mario Guatibonza Tamayo

From: EDEN DE LA AURORA <eledenedificio@gmail.com>
Sent: Monday, September 7, 2020 3:26 PM
To: camaguta@hotmail.com <camaguta@hotmail.com>
Subject: REVERSIÓN FIRMA PAGARÉ RUTH STELLA GALVIS MARTINEZ
 
Cordial saludo
Es un gusto saludarlos y comunicar por medio del presente correo la REVERSIÓN FIRMA PAGARÉ con fecha 4 de
Septiembre del 2020.
Los motivos por los cuales no se debe firmar pagaré alguno es por la existencia de un CONTRATO POR ARREGLO Y
MEJORA A FACHADAS ED. EL EDÉN DE LA AURORA, la cual ya fue finalizada, se han realizado varias actas de
entrega por inconformidades encontradas,  motivo por el cual no ha sido recibida a CONFORMIDAD, por lo tanto se
dará valor legal únicamente a lo pactado y firmado en el CONTRATO INICIAL, el cual no fue cumplido a cabalidad por
su empresa, en cuanto a la pintura cotizada y aprobada.
Igualmente SOLICITO  formalmente la no visita a mi domicilio pues el contrato no fue firmado a TÍTULO PERSONAL, 
no recuerdo haber solicitado préstamo de dinero a su empresa para ser cobrado en mi domicilio, les recuerdo que
firmé como representante legal del edificio EL EDÉN DE LA AURORA más NO a TÍTULO PERSONAL como ocurrió
con el pagaré, el cual  mi firma tendrá nulidad, teniendo claro que ya hay un contrato firmado y no tendrá cambios de
ninguna clase.
Mi hija trabaja turnos nocturnos y al llegar a casa está enojada por la timbradera en mi casa y hoy como todos los
lunes salgo muy temprano a realizar gestiones administrativas derivadas de mi trabajo, y mi domicilio no es la oficina
de ningún edificio de los administrados por mi persona, en las ocasiones que he solicitado su compañía para realizar
los retiros de dinero ha sido porque les pido el favor de recoger e ir al banco pero por favor ya no acepto sus visitas en
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mi casa, todo lo relacionado con el Edificio será tratado únicamente en la oficina  del Edificio EL EDÉN DE LA
AURORA carrera 29 No. 32-27 Barrio La Aurora.
El retiro será realizado en el día que sea mi pico y cédula pues el viernes perdí la ida al banco,  les consigamos el
dinero a la cuenta proporcionado por su empresa para tal fin.
Para finalizar como representante legal del edificio estoy trabajando para reunir el saldo adeudado a su empresa el
cual será cancelado en su totalidad, pues jamás ha sido nuestra intención no cancelar ese dinero, agradezco la
comprensión a este correo.
Sin otro particular

Cordialmente
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Señor 
JUEZ CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
E.  S.  D. 
 
 
 

 

 

 

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION CONTRA MANDAMIENTO DE PAGO 

JUAN SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado con 

la cedula de ciudadanía. 1.098.764.435 de Bucaramanga, con tarjeta profesional 336.054 

del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la propiedad 

horizontal “EDEN DE LA AURORA” con NIT. 900463770-4, según poder especial otorgado 

por su representada legalmente, la señora RUTH GALVIS MARTINEZ identificada con 

cedula de ciudadanía No. 63.361.320 de Bucaramanga, demandada dentro del proceso de la 

referencia, a través del presente escrito, respetuosamente me permito interponer RECURSO 

DE REPOSICION contra el auto que libro mandamiento de pago de fecha 22 de octubre de 

2021, publicado en estados del 25 de octubre de esta misma anualidad, conforme a los 

siguientes: 

ELEMENTOS FACTICOS DEL RECURSO: 

1. La empresa FRACTALS S.A.S instauró ante su despacho demanda EJECUTIVA DE 
MINIMA CUANTIA contra mi poderdante, el EDIFICIO EDEN DE LA AURORA P.H; con 
dicha demanda la empresa FRACTALS S.A.S busca se libre mandamiento de pago por la 
suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL STECIENTOS PESOS M/CTE. 
 

2. Tal como puede observarse en el escrito allegado por la demandante ante su despacho, a 

través de su apoderado judicial, se refiere en el numerado “1” del acápite de los hechos 

de la demanda qué:  

“Mediante la firma y suscripción del Contrato de Prestación de Servicios “Arreglo y 

mejora de la fachada Edifico Edén de la Aurora” que se anexa a la demanda, titulo base 

de la presente ejecución (...)”  

3. En el hecho numerado 5 del acápite de los hechos de la demanda, la demandante refiere:  

“El Contrato de Prestación de Servicios “ARREGLO Y MEJORA DE LA FACHADA EDIFICIO 

EDEN DE LA AURORA”, El ACTA DE ENTREGA OBRA N° 2 OBSERVACIONES y la 

respectiva cuenta de cobro presentada y recibida sin objeción alguna demuestran 

fehacientemente la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible y 

a pesar de los múltiples requerimientos extrajudiciales” 

4. En el acápite denominado “Declaraciones y condenas” del escrito mediante el cual se 

subsano la demanda, el demandante indicó: 

RADICADO:   68001400300420210059800 

PROCESO:   Ejecutivo Singular 

DEMANDANTE:  Fractals S.A.S 

DEMANDADO:  Edificio Edén de la Aurora P.H 
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“PRIMERO: Se libre mandamiento ejecutivo de pago a favor del señor MARIO JOSE 

GUATIBONZA CARREÑO como representante legal de la empresa FRACTALS S.A.S. y en 

contra del EDIFICIO EDÉN DE LA AURORA P.H. Representada Legalmente por su 

administradora la señora RUTH STELLA GALVIS MARTINEZ o quien haga sus veces por 

las siguientes cantidades:  

A) Por la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETESCIENTOS PESOS 

M C/TE ($ 6´804.700,00 m c/te) que es el saldo pendiente por cancelar de la 

totalidad del valor del Contrato de Prestación de Servicios “ARREGLO Y MEJORA DE 

LA FACHADA EDIFICIO EDEN DE LA AURORA” que se adjunta a la demanda. 

 

B) Por los intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida, a partir del día 

Cuatro (04) de septiembre de 2020, día siguiente a la fecha de vencimiento de la 

obligación, hasta la verificación del pago total de la obligación, sobre la cantidad de 

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETESCIENTOS PESOS M C/TE ($ 

6´804.700,00 m c/te).” 

 

5. De igual manera, en el escrito subsanatorio, el apoderado de la parte demandante 

manifestó lo siguiente:  

 

“PRIMERO: Me permito señora Juez, ACLARAR que el titulo ejecutivo base de la 

presente ejecución es de carácter complejo y este se encuentra conformado por los 

documentos que relaciono: i) El contrato de prestación de servicios (05 folios), ii) el acta 

de entregas de fecha (03) de septiembre de 2020 (02 folios), Y iii) la cuenta de cobro 

debidamente radicada y recibida por la entidad demandada…” 

 

6. El honorable despacho, el día 22 de octubre de 2021, resolvió librar mandamiento de 

pago dentro de la demanda ejecutiva de mínima cuantía en favor de FRACTALS S.A.S. y 

en contra del EDIFICIO EDÉN DE LA AURORA P.H, sin observar la ausencia de requisitos 

formales del documento que pretenden se dé la calidad de título valor y que conlleva a 

que el asunto de marras se esté resolviendo dentro de un proceso distinto al que 

procesalmente le corresponde.  

 

Frente a lo anterior, es preciso indicar que el suscrito no comparte la decisión tomada por el 

Despacho al librar mandamiento de pago en contra del EDIFICIO EDÉN DE LA AURORA P.H, 

puesto que se han desconocido aspectos fácticos y jurídicos que coartan el ejercicio de los 

derechos e intereses de mi cliente, respecto del contrato de prestación de servicios que 

pretenden, de manera falaz, hacer valer como título valor, sin que el apoderado demandante, 

haya logrado demostrar que nos encontramos frente a un documento que presta merito 

ejecutivo por ser claro, expreso y actualmente exigible.  

 

RAZONES DE INCONFORMIDAD CONTRA EL AUTO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 

PRIMERO: FALTA DE REQUISITOS FORMALES DEL TITULO VALOR (INC. 2 ARTICULO 

430 CGP) 

Como ya se indicó anteriormente, una de las consideraciones tenidas en cuenta por el 

Despacho Cuarto civiles municipales de Bucaramanga para librar mandamiento de pago fue 
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la aclaración realizada por la apodera de la parte demandante sobre el título valor donde  

manifiesta “que el titulo ejecutivo base de la presente ejecución es de carácter complejo y este 

se encuentra conformado por los documentos que relaciono: i) El contrato de prestación de 

servicios (05 folios), ii) el acta de entregas de fecha (03) de septiembre de 2020 (02 folios), Y 

iii) la cuenta de cobro debidamente radicada y recibida por la entidad demandada”.  

Si bien se suscribió acta de entrega fechada el día 3 de septiembre de 2020, no es menos 

cierto que debido al incumplimiento del contratista en la entrega de la obra con las 

especificaciones pactadas, el día 16 de octubre de 2020, ante el Dr. Miguel Muñoz Daza, 

Conciliador en Equidad, previa convocatoria por parte de la aquí demandante, se acordó que 

el pago del saldo se efectuaría una vez se cumpliera con las especificaciones del contrato y 

que con el fin de evaluar lo faltante se realizaría un peritaje. De esta conciliación se profirió 

acta de acuerdo de la cual mi poderdante manifiesta no tener copia, por lo cual se solicitó 

copia al centro de conciliación del acta mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2022 el cual 

no fue recibido por parte del centro de conciliación sin razón alguna. (Anexo constancia de la 

citación a la audiencia de conciliación) 

En razón al acuerdo entre las partes, el día 21 de octubre de 2020, se contrató a la empresa 

G-METRIC SAS, para que presentara “informe de peritaje sobre el edificio Edén de la Aurora 

donde se realizarán trabajos de medición y levantamiento arquitectónico, concepto sobre 

trabajo realizado en mantenimiento para como resultado entrega de informe detallado de 

áreas y calificación de trabajo realizado previamente. Se anexa una copia firmada con registros 

fotográficos”. (Anexo Contrato de Prestación de Servicios con G-METRIC SAS). 

El peritaje realizado por la empresa G-METRIC SAS referido en el inciso anterior, se puso de 

presente a FRACTALS S.A.S. el resultado y observaciones realizadas por la empresa 

contratada sobre la ejecución del contrato de prestación de servicios por parte del hoy 

ejecutante, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo acordado con el fin de pagar el 

saldo existente y que hoy es la base de esta ejecución. (Anexo Peritaje realizado por la 

empresa G-METRIC SAS) 

Así mismo se remitió oficio que contenía registro fotográfico y observaciones a otras 

falencias encontradas en las obras ejecutadas por parte de FRACTALS S.A.S., escrito que fue 

recibido por el señor Juan Sebastian Tamayo, como contratista, misma persona que suscribe 

el acta de terminación del contrato en representación de la empresa. (Anexo escrito en el 

que informa a FRACTALS S.A.S. sobre el cumplimiento parcial de lo contratado) 

De igual manera, existen correos electrónicos entre las partes, de fecha 7 y 8 de septiembre 

de 2020, en los que se deja ver que, con posterioridad a la firma del acta de entrega, se sigue 

requiriendo al contratista para que dé cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios, 

toda vez que existen falencias en el trabajo realizado que conllevaron al incumplimiento del 

contrato por parte de FRACTALS S.A.S. y que género que no se cancelara la totalidad de lo 

contratado hasta que se diera cumplimiento.  

Así las cosas, y centrándonos en la ausencia de requisitos formales del documento que se 

pretende tener como título valor, me permito esbozar el siguiente argumento.  
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- De la claridad de la obligación 

 

Nos encontramos que la obligación contenida en el Contrato de Prestación de servicios no es 

clara en razón a que, como se manifestó anteriormente, la obligación no existe pues a pesar 

de suscribirse un acta de entrega, hay más documentos y evidencias posteriores, que nos 

llevan a inferir, sin lugar a dubitaciones, que el contrato se ejecutó parcialmente, y que por 

esta razón, de los veintidós millones seiscientos nueve mil setecientos pesos por los cuales 

se celebró el contrato, solo se quedó adeudando la suma de seis millones ochocientos cuatro 

mil setecientos pesos.  

 

Sumado a esto, con posterioridad a la firma del acta de entrega, se celebró un acuerdo 

conciliatorio en el cual se estipulo que el contratista y el contratante, contratarían a una 

empresa para que realizara la revisión de áreas, verificación de estados de mantenimiento y 

proyecto locativo de embellecimiento, dejándonos entender que existió una inconformidad 

por parte del contratante respecto del servicio prestado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, considera este togado que no hay argumento que valga para 

tener este contrato de prestación de servicios como un título base de ejecución pues el 

mismo no contiene en si una obligación clara, y que se vuelve imperioso que el asunto de 

marras no sea resuelto mediante un proceso ejecutivo y por el contrario se demuestre 

mediante proceso declarativo que existió un incumplimiento por parte de mis clientes y no 

del aquí demandante, que se ha dado con argumentaciones aisladas de la realidad para 

convencer a su señoría que se ejecutó y se cumplió con el contrato celebrado entre el aquí 

demandante y demandado.    

En razón a todo lo anterior me permito formular excepción previa contra el auto de 

mandamiento de pago de fecha 22 de octubre de 2021 por considerarse que se está dando 

tramite a este asunto mediante un proceso que no corresponde, en razón a los siguientes 

argumentos: 

EXCEPCION PREVIA DENOMINADA “HABÉRSELE DADO A LA DEMANDA EL TRÁMITE 

DE UN PROCESO DIFERENTE AL QUE CORRESPONDE” (NUMERAL 7 ART. 100 CGP).  

Debemos tener en cuenta que la corte suprema en el Concepto Sala de Consulta C.E. 1748 de 

2006 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil dice lo siguiente:  

«Ante la mora, el acreedor puede acudir al juez para pedirle que lo ejecute y obligue a 

cumplir con lo pactado, siempre que el correspondiente contrato preste mérito 

ejecutivo. Dicho de otra forma, en la medida en que el contrato reúna las condiciones 

para servir de título ejecutivo, las obligaciones que allí se encuentran pueden ser 

ejecutadas por el juez; pero si no tiene esta fuerza, entonces el acreedor cumplido debe 

proceder a instaurar un proceso judicial de conocimiento, para que el juez proceda a 

efectuar las declaraciones y condenas que se deriven del contrato y del incumplimiento.» 

Para el caso en concreto nos encontramos frente un contrato el cual no presta merito 

ejecutivo en razón que la empresa FRACTAS S.A.S para exigir el pago del valor pactado en el 

contrato debe cumplir con unas obligaciones que frente a este despacho no es claro si fueron 

cumplidas en su totalidad o no, por lo cual sería irresponsable decir que el contrato de 
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prestación de servicios denominado “ARREGLO Y MEJORA DE LA FACHADA EDIFICIO EDEN 

DE LA AURORA”, presta merito ejecutivo. 

Por tal razón es evidente que la acción que debió invocar la parte demandada  para exigir el 

cumplimiento del contrato de prestación de servicios denominado Servicios “ARREGLO Y 

MEJORA DE LA FACHADA EDIFICIO EDEN DE LA AURORA” es la acción de cumplimiento 

consagrada en el artículo 1546 del código civil colombiano, dicha acción se debe exigir por 

medio de un proceso declarativo el cual está consagrado en el artículo 368 y siguientes del 

Código general del proceso, proceso el cual FRACTALS S.A.S podrá declarar el 

incumplimiento de contrato demostrando que ellos eventualmente dieron cumplimiento a 

todas las obligación a su cargo. 

En conclusión, es preciso resaltar que, como la misma demandante afirma, el título base de 

ejecución de la acción proviene de un contrato de prestación de servicios, el cual acompaña 

con documentos suscritos por la parte demandante, esto demuestra que el contrato que se 

pretende hacer valer como prueba de ejecución carece en todas sus partes de prestar merito 

ejecutivo.   

Le solicito señor juez se dé por probada la excepción de habérsele dado a la demanda el 

trámite de un proceso diferente al que corresponda enunciada en el inciso 7 del artículo 100 

del código general del proceso y en consecuencia se le dé cumplimiento a lo dispuesto en el 

inciso 5 del numeral 2 del artículo 101 del C.G.P, dándole a este proceso el trámite que le 

corresponde.  

Así mismo se condene a la empresa FRACTALS S.A.S, quien obra como parte demandante 

dentro del proceso de la referencia, al pago de costas del proceso y condenar a la demandante 

al pago de los perjuicios ocasionados a mi representado.  

 
PRUEBAS. 

1. Contrato de Prestación de Servicios con G-METRIC SAS 

2. Peritaje realizado por la empresa G-METRIC SAS 

3. Escrito en el que informa a FRACTALS S.A.S. sobre el cumplimiento parcial de lo 

contratado 

4. Correo electrónico en el que se requiere para el cumplimiento de lo contratado de fecha 

7 y 8 de septiembre de 2020.  

5. Boleta de citación para conciliación en equidad.  

 

 

REQUERIMIENTO ESPECIAL 

Solicito señor juez de la manera más respetuosa y previo a decidir la excepción propuesta, 

se decrete como prueba de oficio requerir al centro de conciliación en equidad ubicada en la 

Carrera 11 No. 33 – 43 Oficina 205 para que allegue el acta proferida dentro de la diligencia 

de conciliación celebrada entre los R.L del EDIFICIO EDEN DE LA AURORA P.H y la empresa 

FRACTALS S.A.S. Lo anterior teniendo en cuenta la importancia de esta prueba que no fue 

entregada por el centro de conciliación al suscrito ni a mi cliente y sumado a esta situación 

no recibieron el derecho de petición.  



 

Calle 41 No. 11 – 05 Oficina 312 
Centro Empresarial García Rovira 

vg.abgsebastianvargas@gmail.com 
Celular: 3175815637 

 

NOTIFICACIONES. 

El suscrito recibe noticaciones en el correo electrónico vg.abgsebastianvargas@gmail.com y 

a la dirección calle 41 no. 11- 05 oficina 312 Centro Empresarial García Rovira, Bucaramanga 

Santander. 

Señor Juez, cordialmente: 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
JUAN SEBASTIAN VARGAS SANCHEZ 
C.C. No.1.098.764.435 de Bucaramanga 
T.P. No. 336.054 del C.S.J 
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