30/8/2021 Correo: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua - Outlook

Entrega liquidacion actualizada del crédito Dolly Sanchez Mondragon

Frankly Fabian Fuguene Rivera <frankly_fuquene@hotmail.com>
Lun 30/08/2021 1:11 PM

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua <j03cmtulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: cartera siglo XX <creditoycartera@cooperativasigloxx.com.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (296 KB)
oficio entrega liquidacion actualizada dolly sanchez mondragon.pdf; LIQUIDACION DOLLY SANCHEZ.pdf;

Tulud, 30 Agosto del 2021

Senores:
Juzgado tercero civil municipal
Tulua- valle

Ref. proceso EJECUTIVO

Radicacion: 2016-138

Demandante: Cooperativa siglo XX

Demandados: DOLLY SANCHEZ MONDRAGON Y OTROS

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA, mayor de edad , vecino de esta localidad,
identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de
apoderado de la parte demandante, anexo al presente escrifo presento la
actualizacion del crédito de la referencia.

Se solicita que una vez se haya aprobado o modificado |la actualizaciéon del crédito,
se autorice la entrega de los titulos existentes, fitulos judiciales que deben salir a favor
de la entidad demandante COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX

El suscrito recibird SUS notificaciones en el email
frankly_fuquene@hotmail.com

Atentamente,
ORIGINAL FIRMADO

Frankly Fabian Fiquene Rivera.
Abogado

Telefono. (2) 2235718

Cel. 316 742 22 42

Carrera 5 No 7-12 B/ Alianza
Andalucia-Valle

Colombia

De: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua <j03cmtulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 4:51 p. m.

Para: frankly_fuquene@hotmail.com <frankly_fuguene@hotmail.com>

Asunto: RE: REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE TITULOS
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVmMZDUOM|NILWIWNjYtNDc1Ni1iMGQyLWEWNTdmY TIXNThkZgAQABWZn9X%2F6KBItuDNCOkjXgA...  1/6
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Republica de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Juzgado Tercero Civil Municipal
Circuito de Tulua

cordial saludo, en atencidn a su solicitud me permito informarle, que su solicitud de titulos fue
resuelta desde el pasado 26 de febrero de 2021, estando disponibles para su respectivo cobro
en el banco agrario de Colombia, en relacidn a que no se expidiere ningln auto ordenando su
pago, obedece a que desde el pasado 16 de septiembre de 2019 se ordend la entrega de los
titulos a la parte ejecutante, hasta la concurrencia del crédito, es asi que para mayor claridad se
le anexa la relacién de titulos , resaltando en la misma los titulos que a la fecha tienen orden de
entrega pero a la fecha no han sido reclamados por la parte interesada.

Téngase en cuenta que todas las actuaciones se subiran al portal web del Juzgado, las cuales
pueden consultarse aqui:

https:/www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-03-civil-municipal-de-tulua

Atentamente,

ALEXANDER CORTES BUSTAMANTE
Secretario

De: Frankly Fabian Fuguene Rivera <frankly_fuguene@hotmail.com>

Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 2:59 p. m.

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua <j03cmtulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: credito <credito@coopsigloxx.coop>

Asunto: REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE TITULOS

Cordial saludo,

De manera comedida, reitero la solicitud de entrega de titulos radicada desde el 24 de febrero
del 2021 a la cual revisando los correspondientes estados no se le ha dado tramite por el
despacho.

Atentamente,

Frankly Fabian Fiquene Rivera.
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Abogado

Telefono. (2) 2235718

Cel. 316 742 22 42

Carrera 5 No 7-12 B/ Alianza
Andalucia-Valle

Colombia

De: Frankly Fabian Fuguene Rivera <frankly_fuguene@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 24 de febrero de 2021 12:30 p. m.

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua <j03cmtulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua compartid la carpeta "76-834-40-03-003-2016-
00138-00" contigo.

Tulud 24 febrero del 2021

Senores:
Juzgado tercero civil municipal
Tulud- valle

Ref. proceso EJECUTIVO

Radicacion: 2016-138

Demandante: Cooperativa siglo XX

Demandados: DOLLY SANCHEZ MONDRAGON Y OTROS

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA, mayor de edad , vecino de esta localidad,
identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de
apoderado de la parte demandante, por medio del presente escrito le manifiesto
a su senoria que para poder dar respuesta al requerimiento de la demandante
DOLLY SANCHEZ MONDRAGON , de certificar el saldo actual de la obligacién, en
necesario actualizar la liquidacion del crédito, en la cual se incluyan todos los abonos
a la obligacion realizados al fecha, por lo anterior antes de  presentar dicha
actualizacion solicito al juzgado lo siguiente:

e Ordenar la entrega de los titulos judiciales que existan ala fecha en
el presente asunto, titulos judiciales que deben salir a favor de la entidad
demandante, es decir a nombre de la Cooperativa de ahorro y crédito Siglo
XX, para que sea su representante legal quien deba hacer la gestion del cobro
de los mencionados titulos ante el banco agrario.

Asi las cosas su senoria una vez se cobren y se conozcan el total del dineros
recuperados a través de la medida de embargo del salario de la demandada
peticionaria, esta parte presentard la actualizaciéon del respectiva crédito.
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El suscrito recibird sus noftificaciones en el email frankly_fuquene@hotmail.com

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA
C.C No 14 797 749 de Tulua (V).

T.P No 226 169 delC.S de J

De: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua <j03cmtulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 24 de febrero de 2021 12:04 p. m.

Para: frankly_fuguene@hotmail.com <frankly_fuquene@hotmail.com>

Asunto: RE: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua compartid la carpeta "76-834-40-03-003-2016-
00138-00" contigo.

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
TULUA - VALLE

Buenas Tardes,

La contraseiia asignada es el numero del proceso, 201600138.
OSCAR SERNA

Escribiente

Telefono -2339616
Fax. 2339608

De: Frankly Fabian Fuguene Rivera <frankly_fuquene@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 24 de febrero de 2021 11:48 a. m.

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua <j03cmtulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua compartid la carpeta "76-834-40-03-003-2016-
00138-00" contigo.

Cordial saludo,
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por favor compartir contrasena del archivo para poder tener acceso al mismo

Atentamente,

Frankly Fabian Fiquene Rivera.
Abogado

Telefono. (2) 2235718

Cel. 316 742 22 42

Carrera 5 No 7-12 B/ Alianza
Andalucia-Valle

Colombia

De: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua <j03cmtulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 23 de febrero de 2021 10:05 a. m.

Para: frankly_fuquene@hotmail.com <frankly_fuguene@hotmail.com>; walterandres.08@gmail.com
<walterandres.08 @gmail.com>; a.julio90@hotmail.com <a.julio90@hotmail.com>

Asunto: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua compartié la carpeta "76-834-40-03-003-2016-00138-

00" contigo.

Juzgado 03 Civil Municipal - Valle
Del Cauca - Tulua compartié una
carpeta contigo

Aqui esta la carpeta que Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua
compartié contigo.

76-834-40-03-003-2016-00138-00

Este vinculo funcionara para cualquier persona que tenga la contrasefa.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADVMZDUOMNILWIWNjYtNDc1Ni1iMGQyLWEwWNTdAmY TIXNThkZgAQABwWZn9X%2F6KBItuDNcokjXgA...

5/6


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fetbcsj-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fj03cmtulua_cendoj_ramajudicial_gov_co%2FEi_RVnytTw1Ih5bk-la_cVgBIFbSGNpNev6xMuUSlf5CZA%3Fe%3D5%253a0WCZbi%26at%3D9&data=04%7C01%7Cj03cmtulua%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C9edc0fdeacd84d79e2e708d96be19d51%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637659439108192487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ZKYDiCH4R4K7TFsu%2Bj2XUYkXigDLDoTvqEySae%2FXna0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fetbcsj-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fj03cmtulua_cendoj_ramajudicial_gov_co%2FEi_RVnytTw1Ih5bk-la_cVgBIFbSGNpNev6xMuUSlf5CZA%3Fe%3D5%253a0WCZbi%26at%3D9&data=04%7C01%7Cj03cmtulua%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C9edc0fdeacd84d79e2e708d96be19d51%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C1%7C637659439108202444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4F76%2FEWNB9CsOWj9P7C3Xc1lJ5e0OddsLFQzsQlZoh8%3D&reserved=0

30/8/2021 Correo: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Tulua - Outlook

Declaracién de privacidad

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacion de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Tulud, 30 Agosto del 2021

Senores:
Juzgado tercero civil municipal
Tuluda- valle

Ref. proceso EJECUTIVO

Radicacion: 2016-138

Demandante: Cooperativa siglo XX

Demandados: DOLLY SANCHEZ MONDRAGON Y OTROS

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA, mayor de edad , vecino de esta
localidad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en
calidad de apoderado de la parfe demandante, anexo al presente
escrito presento la actualizacion del crédito de la referencia.

Se solicita que una vez se haya aprobado o modificado la actualizacion
del crédito, se autorice la entrega de los titulos existentes, fitulos judiciales
que deben salir a favor de la entidad demandante COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO SIGLO XX

El suscrito recibird sus  noftificaciones en el
email frankly_fuquene@hotmail.com

Afentamente,

Fiunkssp Fobin Tigins

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA C.C
No 14 797 749 de Tulud (V).
T.P No 226 169 del C.S de J




LIQUIDACION ACTUALIZADA DE CREDITO

NUMERAL 4°, ART. 446 CGP

FECHA
DIA MES ANO CAPITAL PROCESO RADICACION
27 AGOSTO 2021 $11°842.067.00 EJECUTIVO SINGULAR 2016 138
DEMANDANTE DEMANDADAS CUANTIA
COOPERATIVA SIGLO XX LTDA DOLLY SANCHEZ MONDRAGON-LUZ ADRIANA GONZALEZ MINIMA
LIQUIDACION DE LOS INTERESES DE MORA
PERIODO LIQUIDADO DATOS CREDITO A LIQUIDAR
Desde Hasta Interés Interes Interes de
Corriente Corriente Mora Capital Interés Mensual
RESOLUC. FECHA Dia Mes Afio Dia Mes Afio Anual Datos Dias Datos Mensual X15 En Mora a Pagar

COSTAS ACTUALIZADAS FOLIO 210.......| $ 1,075,700
INTERESES QUE VIENEN FOLIO 211...... $ 6,598,494
1294 | 28/09/2018 || 17 Octubre 2018 31 Octubre | 2018 19.63% 14 14 8302134829 1.402% 2.10% $ 11,842,067 | $ 116,230
1521 | 31/10/2018 || 1 | Noviembre | 2018 30 | Noviembre | 2018 19.49% 1 20 §242.924494 1.392% 2.09% $ 11,842,067 | $ 247,288
SUBTOTALES|$ 11,842,067 | $ 8,037,712
ABONO REALIZADO EL DIA 1 DE NOV. DE 2018 (FOLIOS 212y 214) $ 225,000
NUEVO SALDO| $ 11,842,067 | $ 7,812,712
1708 | 29/11/2018 || 1 | Diciembre | 2018 31 Diciembre | 2018 19.40% " % £204.860707 1.386% 2.08% $ 11,842,067 | $ 246,146
1872 | 28/1272018 || 1 Enero 2019 31 Enero 2019 19.16% 14 30 8103357276 1.369% 2.05% $ 11,842,067 | $ 243,101
111 31/01/2019 | 1 Febrero 2019 28 Febrero | 2019 19.70% 14 30 §331.739996 1.407% 2.11% $ 11,842,067 | $ 249,952
263 28/02/2019 | 1 Marzo 2019 31 Marzo 2019 19.37% 1 20 8192172778 1.384% 2.08% $ 11,842,067 | $ 245,765
389 29/03/2019 | 1 Abril 2019 30 Abril 2019 19.32% 14 3 8171.02623 1.380% 2.07% $ 11,842,067 | $ 245,131
389 | 29/03/2019 | 1 Mayo 2019 31 Mayo 2019 19.32% 1 2 817102623 1.380% 2.07% $ 11,842,067 | $ 245,131
389 29/03/2019 | 1 Junio 2019 30 Junio 2019 19.32% 1 30 8171.02623 1.380% 2.07% $ 11,842,067 | $ 245,131
829 28/06/2019 | 1 Julio 2019 31 Julio 2019 19.28% 14 30 8154108991 1.377% 2.07% $ 11,842,067 | $ 244,623
1018 | 3vo072019 || 1 Agosto 2019 31 Agosto 2019 19.32% 1 30 §171.02623 1.380% 2.07% $ 11,842,067 | $ 245,131
1145 | 30/08/2019 || 1 | Septiembre | 2019 30 | septiembre | 2019 19.32% 14 30 §171.02623 1.380% 2.07% $ 11,842,067 | $ 245,131
$ 11,842,067 | $ 10,267,953
ABONO REALIZADO EL DIA| 16 DE SEPT. DE 2019 OFICIOS 2019000264 / 20190000265 (FOLIOS 220y 221) $ 3,633,166
NUEVO SALDO| $ 11,842,067 | $ 6,634,787
1293 | 30/09/2019 1 Octubre 2019 30 Octubre | 2019 19.10% 1 30 8077.981418 1.364% 2.05% $ 11,842,067 | $ 242,339
1474 | 31/10/2019 || 1 | Noviembre | 2019 30 Noviembre | 2019 19.03% 1 20 8048.37625 1.359% 2.04% $ 11,842,067 | $ 241,451
1603 | 30/11/2019 || 1 Diciembre | 2019 31 Diciembre | 2019 18.91% 14 30 7607.624535 1.351% 2.03% $ 11,842,067 | $ 239,929
1768 | 2711272019 || 1 Enero 2020 31 Enero 2020 18.77% 14 3 7938.4142 1.341% 2.01% $ 11,842,067 | $ 238,152
94 30/01/2020 | 1 Febrero 2020 29 Febrero | 2020 19.06% 1 30 8061.064179 1.361% 2.04% $ 11,842,067 | $ 241,832
205 | 27702/2020 | 1 Marzo 2020 31 Marzo 2020 18.95% 1 2 8014.541773 1.354% 2.03% $ 11,842,067 | $ 240,436
351 27/03/2020 | 1 Abril 2020 30 Abril 2020 18.69% 14 30 7904579723 1.335% 2.00% $ 11,842,067 | $ 237,137
437 30/04/2020 | 1 Mayo 2020 31 Mayo 2020 18.19% 14 30 7603.11424 1.299% 1.95% $ 11,842,067 | $ 230,793
505 29/05/2020 1 Junio 2020 30 Junio 2020 18.12% 14 30 7663.509073 1.294% 1.94% $ 11,842,067 | $ 229,905
605 30/06/2020 1 Julio 2020 31 Julio 2020 18.12% 1 30 7663.50073 1.294% 1.94% $ 11,842,067 | $ 229,905
685 31/07/2020 | 1 Agosto 2020 31 Agosto 2020 18.29% 14 30 7735.407237 1.306% 1.96% $ 11,842,067 | $ 232,062
769 28/08/2020 | 1 | septiembre | 2020 30 | septiembre | 2020 18.35% 14 30 7760763195 1.311% 1.97% $ 11,842,067 | $ 232,823
869 30/09/2020 | 1 Octubre 2020 31 Octubre | 2020 18.09% 14 30 7650821144 1.292% 1.94% $ 11,842,067 | $ 229,525
947 29/10/2020 | 1 | Noviembre | 2020 30 Noviembre | 2020 17.84% 1 20 7545.088403 1.274% 1.91% $ 11,842,067 | $ 226,353
1034 | 26/11/2020 || 1 Diciembre | 2020 31 Diciembre | 2020 17.46% 1 30 7384374636 1.247% 1.87% $ 11,842,067 | $ 221,531
1215 | 30/12/2020 | 1 Enero 2021 31 Enero 2021 17.32% 1 2 7325.164301 1.237% 1.86% $ 11,842,067 | $ 219,755
64 29/01/2021 | 1 Febrero 2021 28 Febrero | 2021 17.54% 14 30 7418200114 1.253% 1.88% $ 11,842,067 | $ 222,546
161 26/02/2021 1 Marzo 2021 31 Marzo 2021 17.41% 14 20 7363.228088 1.244% 1.87% $ 11,842,067 | $ 220,897
305 31/03/2021 | 1 Abril 2021 14 Abril 2021 17.31% 14 1 7320934992 1.236% 1.85% $ 11,842,067 | $ 102,493
$ 11,842,067 | $ 10,914,654
ABONO REALIZADO EL DIA| 14 DE ABRIL DE 20 72250 R S $ 5,016,289
NUEVO SALDO| $ 11,842,067 | $ 5,898,365
305 | 3w/03/2021 || 15 Abril 2021 30 Abril 2021 17.31% 1 16 7320 834982 1.236% 1.85% $ 11,842,067 | $ 117,135
407 | sor04/2021 || 1 Mayo 2021 31 Mayo 2021 17.22% 14 20 7262.671205 1.230% 1.85% $ 11,842,067 | $ 218,486
509 28/05/2021 | 1 Junio 2021 30 Junio 2021 17.21% 14 30 7278 641895 1.229% 1.84% $ 11,842,067 | $ 218,359
622 30/06/2021 | 1 Julio 2021 31 Julio 2021 17.18% 14 30 7265.953966 1.227% 1.84% $ 11,842,067 | $ 217,979
804 30/07/2021 1 Agosto 2021 27 Agosto 2021 17.24% 14 27 7291320824 1.231% 1.85% $ 11,842,067 | $ 196,866
SUBTOTALES| $ 11,842,067 | $ 6,867,190

TOTAL CREDITO (CAPITAL + INTERESES)

$

18,709,256.88




