18/2/2021 Mail - Sary Alejandra Angulo Lopez - Outlook

Fw: LIQUIDACION DE CREDITO

Sary Alejandra Angulo Lopez <sangulol@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Thu 2/18/2021 7:08 AM

To: Lucia Cristina Revelo Noguera <Irevelon@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 2 attachments (857 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO PROCESO EJECUTIVO JUAN CARLOS ORTEGA.pdf; CONSULTA RUAF.pdf;

From: Juzgado 12 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Sent: Thursday, February 18, 2021 7:05 AM

To: Sary Alejandra Angulo Lopez <sangulol@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Subject: RV: LIQUIDACION DE CREDITO

De: jesus cordero <jecom23@yahoo.es>

Enviado: miércoles, 17 de febrero de 2021 16:27

Para: Juzgado 12 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO

SENORA

JUEZ DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

DEMANDANTE: JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ
DEMANDADO: JORGE ALBERTO GUZMAN GOMEZ
RADICADO: 2016-525

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

Cordialmente

JESUS ERNESTO CORDERO MORA

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGViYjFINMEwWLTY2MzgtNDBmY S1iMzUwLWZIMTQwYzBhNzIzMQAQAGKFWOm8katFrsuvjNRNFIs%3D  1/1



SENORA
JUEZ DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

DEMANDANTE: JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ
DEMANDADO: JORGE ALBERTO GUZMAN GOMEZ
RADICADO: 2016-525

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

JESUS ERNESTO CORDERO MORA, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con
cédula de ciudadania No. 1.087.412.721 expedida en Tuquerres (N), abogado titulado y en
ejercicio portador de la tarjeta No. 294.241 del C. S. ], obrando en calidad de apoderado
del sefior JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ, mediante el presente escrito me permito
aportar liquidacién de cerdito conforme lo requerido en Auto Interlocutorio No. 356 del 10
de febrero de 2021 de la siguiente manera:

CONDENAS DECRETADAS EN SENTENCIA 076

SALARIOS PRIMA DE INTERESES A LAS INDEMNIZACION
ADEUDADOS SERVICIOS VACACIONES CESANTIAS CESANTIAS DESPIDO INJUSTO TOTAL
S 5.716.667 $ 1.361.111 S 680.556 S 1.361.111 S 34.352 S 3.500.000 $ 12.653.797

INDEMNIZACION MORATORIA ARTICULO 65 C.S.T.

INDEMNIZACION MORATORIA
SLARIO DIARIO DESDE HASTA DIiAS | TOTAL
$ 116.667 21/02/2014 | 20/02/2016 | 720 | $ 84.000.240

Interés moratorio a partir del mes 25 cuando no se ha pagado las condenas decretadas,
dicho interés se tomara respecto de los salarios y prestaciones sociales adeudadas. Al
respecto se hace menester informar que las prestaciones sociales son un beneficio adicional
que la ley o la empresa concede al trabajador, como es la prima de servicios, las cesantias,
los intereses sobre cesantias, las primas extralegales, la dotacion, etc.

Dentro de las prestaciones sociales, aunque comidnmente no los reconocemos como tal, se
incluyen también los pagos que tiene como objeto cubrir los riesgos eventuales que corre
el trabajador en el desarrollo de las actividades laborales, como son los riesgos
profesionales, los pagos a salud y a pension.

En tal sentido el capital que se debe tener en cuenta para liquidar los intereses moratorios
son los salarios y las siguientes prestaciones sociales:

INTERESES MORATORIOS

SALARIO S 5.716.667
PRIMA S 1.361.111
CESANTIA $ 1.361.111
I. A LA CESANTIA | $ 34.352
EPS S 875.000
PENSION $ 1.120.000
TOTAL $ 10.468.241




La liquidacién de dichos intereses se resume de la siguiente manera:

Intereses de Mora

sobre el Capital

Inicial

CAPITAL $ 10.468.241,00

Desde Hasta Dias Tasa Mensual(%)

21/02/2016 29/02/2016 9 2,18 $ 68.462,30
1/03/2016 31/03/2016 30 2,18 $ 228.207,65
1/04/2016 30/04/2016 30 2,26 $ 236.582,25
1/05/2016 31/05/2016 30 2,26 $ 236.582,25
1/06/2016 30/06/2016 30 2,26 $ 236.582,25
1/07/2016 31/07/2016 30 2,34 $ 244.956,84
1/08/2016 31/08/2016 30 2,34 $ 244.956,84
1/09/2016 30/09/2016 30 2,34 $ 244.956,84
1/10/2016 31/10/2016 30 2,40 $ 251.237,78
1/11/2016 30/11/2016 30 2,40 $ 251.237,78
1/12/2016 31/12/2016 30 2,40 $ 251.237,78
1/01/2017 31/01/2017 30 2,44 $ 255.425,08
1/02/2017 28/02/2017 30 2,44 $ 255.425,08
1/03/2017 31/03/2017 30 2,44 $ 255.425,08
1/04/2017 30/04/2017 30 2,44 $ 255.425,08
1/05/2017 31/05/2017 30 2,44 $ 255.425,08
1/06/2017 30/06/2017 30 2,44 $ 255.425,08
1/07/2017 31/07/2017 30 2,40 $ 251.237,78
1/08/2017 31/08/2017 30 2,40 $ 251.237,78
1/09/2017 30/09/2017 30 2,35 $ 246.003,66
1/10/2017 31/10/2017 30 2,32 $ 242.863,19
1/11/2017 30/11/2017 30 2,30 $ 240.769,54
1/12/2017 31/12/2017 30 2,29 $ 239.722,72
1/01/2018 31/01/2018 30 2,28 $ 238.675,89
1/02/2018 28/02/2018 30 2,31 $ 241.816,37
1/03/2018 31/03/2018 30 2,28 $ 238.675,89
1/04/2018 30/04/2018 30 2,26 $ 236.582,25
1/05/2018 31/05/2018 30 2,25 $ 235.535,42
1/06/2018 30/06/2018 30 2,24 $ 234.488,60
1/07/2018 31/07/2018 30 2,21 $ 231.348,13
1/08/2018 31/08/2018 30 2,20 $ 230.301,30
1/09/2018 30/09/2018 30 2,19 $ 229.254,48
1/10/2018 31/10/2018 30 2,17 $ 227.160,83
1/11/2018 30/11/2018 30 2,16 $ 226.114,01
1/12/2018 31/12/2018 30 2,15 $ 225.067,18
1/01/2019 31/01/2019 30 2,13 $ 222.973,53
1/02/2019 28/02/2019 30 2,18 $ 228.207,65
1/03/2019 31/03/2019 30 2,15 $ 225.067,18
1/04/2019 30/04/2019 30 2,14 $ 224.020,36
1/05/2019 31/05/2019 30 2,15 $ 225.067,18
1/06/2019 30/06/2019 30 2,14 $ 224.020,36
1/07/2019 31/07/2019 30 2,14 $ 224.020,36
1/08/2019 31/08/2019 30 2,14 $ 224.020,36
1/09/2019 30/09/2019 30 2,14 $ 224.020,36
1/10/2019 31/10/2019 30 2,12 $ 221.926,71
1/11/2019 30/11/2019 30 2,11 $ 220.879,89
1/12/2019 31/12/2019 30 2,10 $ 219.833,06
1/01/2020 31/01/2020 30 2,09 $ 218.786,24
1/02/2020 29/02/2020 30 2,12 $ 221.926,71
1/03/2020 31/03/2020 30 2,11 $ 220.879,89
1/04/2020 30/04/2020 30 2,08 $ 217.739,41
1/05/2020 31/05/2020 30 2,03 $ 212.505,29
1/06/2020 30/06/2020 30 2,02 $ 211.458,47
1/07/2020 31/07/2020 30 2,02 $ 211.458,47
1/08/2020 31/08/2020 30 2,04 $ 213.552,12
1/09/2020 30/09/2020 30 2,05 $ 214.598,94
1/10/2020 31/10/2020 30 2,02 $ 211.458,47




1/11/2020 30/11/2020 30 2,00 $ 209.364,82
1/12/2020 31/12/2020 30 1,96 $ 205.177,52
1/01/2021 30/01/2021 30 1,94 $ 203.083,88
Total Intereses de
Mora $ 13.750.453,29
Subtotal $ 24.218.694,29

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO

Capital salarios y

prestaciones $ 10.468.241,00
Total Intereses Corrientes (+) | $ 0,00
Total Intereses Mora (+) $ 13.750.453,29
Abonos (-) $ 0,00
TOTAL OBLIGACION $ 24.218.694,29
Costas $ 4.136.700,00
Indemnizacidon Despido
Injusto $ 3.500.000,00
Vacaciones $ 680.556,00
Indemnizaciéon Moratoria $ 84.000.240,00
GRAN TOTAL OBLIGACION |$ 116.536.190,29

El ejecutado debera consignar al fondo de pensiones y EPS los siguientes valores

Fondo de pensiones: $1.120.000 el demandante no reporta afiliacion al sistema general
de pensiones en Colombia

Coomeva EPS: $875.000

Valor que se debe pagar a favor de JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ, CIENTO
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA
PESOS ($114.541.190)

ANEXO

e Reporte de consulta en el Registro Unico de Afiliados (RUAF) respecto del sefior
JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ

Cordialmente,
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JESUS ERNESTO CORDERO MORA
C.C. No. 1.087.412.721 de Tuquerres, Nariio
T.P No. 294.241 del C. S. J.




SISPRO

Sistema Integral de Infor i6ndelaP i6n Social

RUAF

Registro Unico de Afiliados

La salud Minsalud

es de todos

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACION BASICA Fecha de Corte:  2021-02-12
Numero de Identificacion Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Sexo

CE 445368 JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ M

AFILIACION A SALUD Fecha de Corte:  2021-02-12
Administradora Régimen Fecha Afiliacion Estado de Afiliacién Tipo de Afiliado Departamento -> Municipio

COOMEVAE.P.S. S.A. Contributivo 01/03/2014 Retirado BENEFICIARIO TULUA

AFILIACION A PENSIONES Fecha de Corte:  2021-02-12

No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACION A RIESGOS LABORALES Fecha de Corte:  2021-02-12
No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACION A COMPENSACION FAMILIAR Fecha de Corte:  2021-02-12
No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACION A CESANTIAS Fecha de Corte:  2020-12-31

EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS ADMINISTRADORAS QUE REPORTAN LA INFORMACION AL MINISTERIO CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER REPORTADA A
LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Direccion: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogota D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.
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La salud

es de todos

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACION A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
No se han reportado vinculaciones para esta persona.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

SISPRO

gral de Infor i6ndelaP i6n Social

RUAF

Registro Unico de Afiliados

Fecha de Corte:  2021-02-12

Fecha de Corte:  2020-12-31

EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS ADMINISTRADORAS QUE REPORTAN LA INFORMACION AL MINISTERIO CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER REPORTADA A

Fecha: 2/17/2021 4:14:04 PM

LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Direccion: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogota D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.
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