18/2/2021 Mail - Sary Alejandra Angulo Lopez - Outlook

Fw: LIQUIDACION DE CREDITO 2020-00061

Sary Alejandra Angulo Lopez <sangulol@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Thu 2/18/2021 9:22 AM

To: Lucia Cristina Revelo Noguera <Irevelon@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 attachments (209 KB)
LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf;

From: Juzgado 12 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Sent: Thursday, February 18, 2021 9:21 AM

To: Sary Alejandra Angulo Lopez <sangulol@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Subject: RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2020-00061

De: Dalixa Liliana Araujo <dalixa.araujo@gmail.com>

Enviado: jueves, 18 de febrero de 2021 9:12

Para: Juzgado 12 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j12lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO 2020-00061

Buenos dias.mediante el presente escrito me permito adjuntar liquidacion del crédito de conformidad
a lo solicitado.

Cordialmente,

Dalixa Liliana Araujo Riascos
Abogada Especializada
WhatsApp: 318 507 5139

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGViYjFINMEwWLTY2MzgtNDBmY S1iMzUwLWZIMTQwYzBhNzIzMQAQAAQo5SHUtBKBLIB68MHRfOGE...  1/1
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SENORES.
JUZGADOS 12 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali- Valle

Rad: 2020- 041

Dte: LUCIA ANDREA ESCOBAR
Ddo: CARLOS OLMES MORENO
Ref.: Liquidacion del Crédito

DALIXA LILIANA ARAUJO RIASCOS, persona mayor de edad vy
domiciliada en Cali Valle, identificada como aparece al pie de mi
correspondiente firma, en calidad de apoderada de la parte
demandante, mediante el presente oficio, de conformidad con el
articulo 446 del C.G.P. y basado en el AUTO INTERLOCUTORIO No.
444 del 06 de febrero de 2020, me permito presentar LIQUIDACION
DEL CREDITO en los siguientes términos:

1. $45.584.650, por conceptos reconocidos en la sentencia de
primera instancia No. 454 del 18 de diciembre de 2019, asi:

CONCEPTO VALOR

cesantias $5.582.278
intereses a la Cesantia $648.714
vacaciones $2.791.139
prima de servicios $5.582.278
indemnizacién por despido $9.620.241
sancién moratoria $21.360.000
GRAN TOTAL $45.584.650

CALLE 11 No. 5-54 OF. 606 EDIF. BANCOLOMBIA TEL. 396 28 82
CEL. 318 507 51 39 - E-MAIL. dalixa.araujo@gmail.com
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2. $5.968.990, por intereses moratorios a partir del 10 de abril de
2019 y hasta que se efectie el pago de los rubros: cesantias y
prima de servicios, de la siguiente manera:

SUPERINTENDENCIA BANCARIA INTERES RUBROS A APLICAR

o INTERES INTERES | MORATORIO | CESANTIAS PRIMA

ANO PERIODO RESOI:I'gCION CORRIENTE | CORRIENTE 1.5 X X S:::;ﬁg:
: ANUAL MENSUAL | LEY510/99 $5.582.278 | $5.582.278
10 abril -19 al 30 abril-19 389 19,32 1,610 2,415 $134.812 $134.812 $269.624
2 01 mayo-19 al 31 mayo-19 574 19,34 1,612 2,418 $134.952 $134.952 $269.903
01 junio-19 al 30 junio-19 697 19,3 1,608 2,413 $134.672 $134.672 $269.345
O 01 julio-19 al 31 julio-19 829 19,28 1,607 2,410 $134.533 $134.533 $269.066
01 agosto-19 al 31 agosto-19 1018 19,32 1,610 2,415 $134.812 $134.812 $269.624
1 01 sep-19 al 30 sep-19 1145 19,32 1,610 2,415 $134.812 $134.812 $269.624
01 oct-19 al 31 oct 19 1293 19,1 1,592 2,388 $133.277 $133.277 $266.554
9 01 nov-19 al 30 nov 19 1474 19,03 1,586 2,379 $132.788 $132.788 $265.577
01 dic-19 al 31 dic-19 1603 18,91 1,576 2,364 $131.951 $131.951 $263.902
01 enero-20 al 31 enero-20 1768 18,77 1,564 2,346 $130.974 $130.974 $261.948
01 feb-20 al 29 feb-20 94 19,06 1,588 2,383 $132.998 $132.998 $265.996
01 marzo-20 al 31 marzo-20 205 18,95 1,579 2,369 $132.230 $132.230 $264.460
2 01 abril-20 al 30 abril-20 351 18,69 1,558 2,336 $130.416 $130.416 $260.832
0 01 mayo-20 al 31 mayo-20 437 18,19 1,516 2,274 $126.927 $126.927 $253.854
01 junio-20 al 30 junio-20 505 18,12 1,510 2,265 $126.439 $126.439 $252.877
2 01 julio-20 al 31 julio-20 605 18,12 1,510 2,265 $126.439 $126.439 $252.877
01 agosto-20 al 31 agosto-20 685 18,29 1,524 2,286 $127.625 $127.625 $255.250
0 01 sep-20 al 30 sep-20 769 18,35 1,529 2,294 $128.044 $128.044 $256.087
01 oct-20 al 31 oct-20 869 18,09 1,508 2,261 $126.229 $126.229 $252.459
01 nov-20 al 30 nov-20 947 17,84 1,487 2,230 $124.485 $124.485 $248.970
01 dic-20 al 31 dic-20 1034 17,46 1,455 2,183 $121.833 $121.833 $243.666
01 enero-21 al 31 enero-21 1215 17,32 1,443 2,165 $120.856 $120.856 $241.713
01 feb-21 al 28 feb-21 64 17,54 1,462 2,193 $122.391 $122.391 $244.783
TOTALES |$5.968.990

CALLE 11 No. 5-54 OF. 606 EDIF. BANCOLOMBIA TEL. 396 28 82
CEL. 318 507 51 39 - E-MAIL. dalixa.araujo@gmail.com
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3. $2.000.000, por concepto de agencias en derecho del
proceso ordinario en primera instancia.

4. Las costas de acuerdo a la liguidacidon que readlice el
despacho.

Para un total de $53.553.640.

Lo anterior para el trdmite pertinente.

@Mq Lo

DALIXA LILIANA ARAUJO RIASCOS
C. C. No. 1.130.609.381 Cali Valle.
T. P. No. 203.686 del C. S de J.
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