
Fwd: CONTESTACION HUMBERTO GONZALEZ

rafael vargas lozano <ravalo_95@hotmail.com>
Mar 30/05/2023 3:24 PM

Para: Juzgado 21 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (9 MB)
202305301608_merged.pdf;

Señor Juez, 

Rafael Vargas Lozano, apoderado del demandado Carlos Humberto González Caballero,
respetuosamente solicito dar trámite a la contestación de la demanda adjunta.

Atte, 

Rafael Vargas Lozano
CC#19.341.007
TP#73.674

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO, GRACIAS 
Obtener Outlook para Android

From: Internet Jsmart <internetjs159@hotmail.com>
Sent: Tuesday, May 30, 2023 3:04:48 PM
To: ravalo_95@hotmail.com <ravalo_95@hotmail.com>
Subject: CONTESTACION HUMBERTO GONZALEZ
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=05%7C01%7Cccto21bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C7460b0d47e5143937a2808db614be794%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638210750955003840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VC%2Fs4NGwUa6uEkNo8Eh%2F6rf4Eg92KbepXNm2mODO%2FUg%3D&reserved=0
















































Oscar Romero Vargas 
Abogado 

Señor 

JUEZ 21 CIVIL DEL CIRCUITO 
E 

Ref.: Proceso declarativo de BANCOLOMBIA contra MIGUEL ANTONIO 

BARON RODRIGUEZ 

No. 2022-121 

D 

En mi calidad de apoderado de la Entidad demandante, en el proceso de la 

referencia, a Usted atentamente manifiesto que interpongo recurso de reposición 
contra el auto de fecha 15 de junio de 2023, el cual es procedente por tratarse de 
un punto nuevo en el mismo, cComo lo prevén los arts. 318 y 319 C.G.P.. ya gue 
hace referencia a la cantidad pagada para con base en ella pedir la terminación v 

determinar si hay lugar a cobrar el arancel judicial y de ser así señalar su monto. 

Por lo tanto, adjunto constancia de lo pagado por la parte demandada que 
asciende a la suma de $ 70004.941,84 MIL, cantidad que de acuerdo con la ley 
1394 no reúne los requisitos para que se pueda exigir el arancel. 

Por tanto pido se revoque la providencia recurrida. 

Del Señor Juez, 
Atentamente, 

OSCAR ROMERO VARGAS 
T.P. No. 23.792 del C.s. de la J. 

Coriberoascon@outlook.com 
EDIFICIO RESTREPO: Carrera 8 N° 12-21 Of. 510 teléfonos 283 0548 - 282 7869 Coriber0ascon BogotáDook com 

Colombia 



RV: CONFIDENCIAL INSTRUCCION TERMINACION PROCESO 
JURIDICO CLIENTE: MIGUEL ANTONIO BARON RODRIGUEZ C.C. 
80360637 

Andrea Marcela Zuniga Munoz<ANZUNIGA®bancolombia.com.co> 
jue 16/0Z/2023 9:35 

Para:CORIBEROASCON LTDA <coriberoascon@outlook.com>; 

cc Sandra Beatriz Perez Claro <SBPEREZ@bancolombia.com.co>; Diana Janneth Munoz Sierra <DJMUNOZ@bancolormbia.com.co>, 

& 3 archivos adjuntos (1 MB) 
Fiery-1FC94059 1,pdf; SOPORTE DE PAGO 16 DE ENERO 2023 BANCOLOMBIA, pdf, processed-36bdb241-7da4-4544-a76b 
38a679012983_UGhiwxon.jpeg: 

Grupo Bancolombia Clasificación -Interna 

Grupo Bancolombia Clasificación - Interna 

Doctor Oscar buenos dias 

Teniendo en cuenta lo indicado en correo que antecede, agradezco su colaboración con el trámite 
del siguiente asunto: 

Buen día Sandrita, agradezco tu acostumbrada colaboración para proceder con el retiro de la 
marcación de estado judicial del cliente en el sistema. Mil gracias. 

Bancolombia 
DOCTOR 
OSCAR ROMERO 
ABOGADO EXTERNO BANCOLOMBIA 
LA CIUDAD 

REF. TERMINACIÓN POR PAGO TOTAL DEL PROCESO EJECUTIVO DE BANCOLOMBIA CONTRA MIGUEL ANTONIO BARON RODRIGUEZ C.C. 80360637 

Apreciado Doctor: 

Teniendo en cuenta que se realizÓ el pago total de las Obligaciones judicializadas a cargo del deudor 
del proceso de la referencia, autorizamos la TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO TOTAL de 
la obligación de conformidad con el Articulo 461 del C.G.P 

Aaradezco hacer seguimiento al auto de terminación en el Juzgado de conocimiento remitiendo 
Copia del mismo. 



Me permito informarle que por tratarse de pago total de la obligación, acorde a las instrucciones emitidas por la Dirección de Conciliación v Cobranza. se realizará la terminación del proceso en ADMINFO. 

Segun el acuerdo al que se llegó con el cliente, sus honorarios fueron consignados a su cuenta. 

Cualquier inquietud con gusto será atendida. 

Cordial saludo, 

De: Diana Janneth Munoz Sierra <DJMUNOZ@bancolombia.com.co> 

Andrea Marcela Zúñiga Muñoz 
Dirección de Originación y Cobranza 

Enviado el: martes, 14 de febrero de 2023 10:24 AM 

Buen dia Andrea 

Vicepresidencia de Servicios Administrativos y Seguridad 

Para: Andrea Marcela Zuniga Munoz <ANZUNIGA@bancolombia.com.co> 
Asunto: SOLICITUD TERMINACION PROCESO JURIDIC0 CLIENTE C.C 80360637 MIGUEL ANTONIO BARON RODRIGUEz 

NOMBRE CLIENTE 
CC O NIT 

PRODUCTO 
N° OBLIGACIÓN 
NEGOCIACIÓN 

6014886000 ext. 14362 
Bogotá -Colombia 

Grupo Bancolombia Clasificaión - Interna 

Grupo Bancolombia Clasificación - Interna 

ABONO BANCO 
HONORARIOS 

anzuniga@bancolombia.com.co 

TIENE FNG 
ABOGADO EXTERNO 

Solicito tu colaboración remitiendo la instrucción para la terminación del proceso a nombre del cliente en referencia, quien canceló el total de sus obligaciones. 

OBSERVACIONES 

MIGUEL ANTONI0 BARON RODRIGUEZ 
80360637 

REESTRUCTURACION 
|N° 53***1510 Y N° 53***1511 

PAGO TOTAL 

$70,004,941.84 
$14,995,058.16 
NO 

OSCAR ROMERO VARGAS 

NOTA: Se adjunta soporte de pago de honorarios. 



Cordialmente, 

Diana Janneth Muñoz S. 
Duorclaco y obranzo 
PSbtiy Seg.at 

4886000 Ext. 15304 
Bogotá 

L djmun9z@bancolombia.com.co 
Colombia 



MEMORIAL PROCESO No. 2022-121

CORIBEROASCON LTDA <coriberoascon@outlook.com>
Jue 22/06/2023 2:19 PM

Para:Juzgado 21 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (648 KB)
2022-121.pdf;

Buenas tardes,
 
 
Atentamente manifiesto que allego memorial.
 
 
Cordialmente,
 
 
 
OSCAR ROMERO VARGAS
T.P. No. 23.792 del C. S. de la J.
 
 



3/5/23, 10:59 Correo: Juzgado 21 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM2NTNjMzlmLTFiYzgtNDAzNC1hNDU3LWQ2NTk3MWZlNDA0MgAQAAlkYw9TbUlEtjB0%2F0ATdlc… 1/1

Fwd: declarativo 2022-00288-00

rafael vargas lozano <ravalo_95@hotmail.com>
Vie 28/04/2023 3:07 PM

Para: Juzgado 21 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (5 MB)
DOC230428-20230428144555.pdf;

Señor
Juez

Rafael Vargas Lozano, apoderado del demandado Juan Pablo González Moreno según poder allegado
al proceso por el suscrito, respetuosamente solicito dar trámite a la contestación de la demanda
adjunto.

Atte,

Rafael Vargas Lozano
CC#19.341.007
T.P#73.674 C.S.J.

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO GRACIAS 

Obtener Outlook para Android

From: Papeleria Dicupe <papeleriadicupe@hotmail.com>
Sent: Friday, April 28, 2023 2:59:20 PM
To: rafael vargas lozano <ravalo_95@hotmail.com>
Subject:
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=05%7C01%7Cccto21bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C0b5be265c1504604f02308db48242ef9%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638183092524365217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ioHgxw3kDdtkvbM1EHU1fQ1EHtfjQoxdkAMFJ7c5JMc%3D&reserved=0



















