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RV: IMPULSO TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Armando Florez Merlano <armando.florez@fglegal.co>
Jue 9/03/2023 12:34 PM

Para: Juzgado 07 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Buenos tardes, Señor Juez,
 
Reciba cordial saludo,
 
Pongo en su conocimiento la presente solicitud.
 
Quedo atento a sus comentarios;
 
-- 
Armando Flórez Merlano
FG Legal S.A.S., Abogado

+57 321 764 0883
armando.florez@fglegal.co 
https://www.fglegal.co
 
 
 

De: Armando Florez Merlano <armando.florez@fglegal.co>
Fecha: martes, 14 de febrero de 2023, 9:01 a.m.
Para: cmpl07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: IMPULSO TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Buenos días Señor Juez,
 
Reciba cordial saludo,
 
Pongo en su conocimiento la presente solicitud.
 
Quedo atento a sus comentarios;
 
-- 
Armando Florez Merlano
FG Legal S.A.S., Abogado

+57 321 764 0883
armando.florez@fglegal.co 
https://www.fglegal.co
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De: Armando Florez Merlano <armando.florez@fglegal.co>
Fecha: jueves, 9 de febrero de 2023, 9:10 a.m.
Para: cmpl07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: IMPULSO TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Buenos días Señor Juez,
 
Reciba cordial saludo,
 
Pongo en su conocimiento la presente solicitud.
 
Quedo atento a sus comentarios;
 
-- 
Armando Florez Merlano
FG Legal S.A.S., Abogado

+57 321 764 0883
armando.florez@fglegal.co 
https://www.fglegal.co
 
 
 

De: Armando Florez Merlano <armando.florez@fglegal.co>
Fecha: lunes, 16 de enero de 2023, 4:15 p.m.
Para: Juzgado 07 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: IMPULSO TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Buenos tardes Señor Juez,
 
Cordial saludo.
 
Pongo en su conocimiento la presente solicitud.
 
Quedo atento a sus comentarios;
--
Armando Florez Merlano
FG Legal S.A.S., Abogado

+57 321 764 0883
armando.florez@fglegal.co
http://www.fglegal.co
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Señor 

JUEZ 7° CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ  

E.                            S.                         D. 

 

 

Referencia: PROCESO EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA No. 202100304-00 DE 

ABL CAPITAL S.AS. CONTRA HIDROSYSTEMS S&D S.A.S. 

                                                                                                                       

Asunto. Liquidación crédito  

 

 

ARMANDO ENRIQUE FLOREZ MERLANO, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 1.045.715.570 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional 294.495 

del Consejo superior de la Judicatura, en mi condición de procurador judicial de la parte 

ACTORA dentro del proceso de la referencia, de forma respetuosa y comedida me permito 

aportar la liquidación crédito. 

 

Señor juez, 

 

 

 

 

ARMANDO ENRIQUE FLOREZ MERLANO   

C.C No: 1.045.715.570 de Barranquilla 

T.P. No: 294495 del Consejo Superior de la Judicatura 

armando.florez@fglegal.co 

mailto:gerencia@fglegal.co


LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

FECHA DE LA LIQUIDACION: 18/10/2021

NOMBRE DEMANDADO: HIDROSYSTEMS S&D S.A.S
C.C. No. 901.254.371-6

OBLIGACION (ES)  No(s). PGARE(s) No(s). ABL-K-2020014-J

CAPITAL: $ 40.000.000,00
INTERESES CORRIENTES / DURANTE EL PLAZO: $ 0,00
INTERESES MORATORIOS A LA FECHA: $ 21.202.837,45
VALOR ABONOS REALIZADOS: $ 0,00

ABONO APLICADO A INTERESES CORRIENTES / DURANTE EL 
PLAZO: $ 0,00
ABONO APLICADO A INTERSES MORATORIOS: $ 0,00
ABONO APLICADOA CAPITAL: $ 0,00

NUEVO SALDO DE INTERESES CORRIENTES / DURANTE EL PLAZO: $ 0,00
NUEVO SALDO DE INTERESES MORATORIOS $ 21.202.837,45
NUEVO SALDO DE CAPITAL: $ 40.000.000,00

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES $ 61.202.837,45
DESDE HASTA CAPITAL TASA MORATORIA No. DIAS INTERESES

9/09/2020 30/09/2020 $ 40.000.000,00 27,53% 22 $ 590.618,39
1/10/2020 31/10/2020 $ 40.000.000,00 27,14% 31 $ 824.120,41
1/11/2020 30/11/2020 $ 40.000.000,00 26,76% 30 $ 787.236,79
1/12/2020 31/12/2020 $ 40.000.000,00 26,19% 31 $ 798.123,83
1/01/2021 31/01/2021 $ 40.000.000,00 25,98% 31 $ 792.353,05
1/02/2021 28/02/2021 $ 40.000.000,00 26,31% 28 $ 723.164,27
1/03/2021 31/03/2021 $ 40.000.000,00 26,12% 31 $ 796.201,21
1/03/2021 31/03/2021 $ 40.000.000,00 25,97% 31 $ 792.078,03
1/04/2021 30/04/2021 $ 40.000.000,00 25,97% 30 $ 766.283,96
1/05/2021 31/05/2021 $ 40.000.000,00 25,83% 31 $ 788.225,67
1/06/2021 30/06/2021 $ 40.000.000,00 23,82% 30 $ 708.643,63
1/07/2021 31/07/2021 $ 40.000.000,00 23,77% 31 $ 731.082,84
1/08/2021 31/08/2021 $ 40.000.000,00 23,86% 31 $ 733.597,49
1/09/2021 30/09/2021 $ 40.000.000,00 23,79% 30 $ 707.832,87
1/10/2021 31/10/2021 $ 40.000.000,00 23,62% 31 $ 726.888,04
1/11/2021 30/11/2021 $ 40.000.000,00 23,91% 30 $ 711.074,84



1/12/2021 31/12/2021 $ 40.000.000,00 24,19% 31 $ 742.803,59
1/01/2022 31/01/2022 $ 40.000.000,00 24,49% 31 $ 751.153,37
1/02/2022 28/02/2022 $ 40.000.000,00 27,45% 28 $ 751.242,58
1/03/2022 31/03/2022 $ 40.000.000,00 27,71% 31 $ 839.633,18
1/04/2022 30/04/2022 $ 40.000.000,00 28,58% 30 $ 835.055,41
1/05/2022 31/05/2022 $ 40.000.000,00 29,57% 31 $ 889.816,78
1/06/2022 30/06/2022 $ 40.000.000,00 30,60% 30 $ 887.406,83
1/07/2022 31/07/2022 $ 40.000.000,00 31,92% 31 $ 952.286,56
1/08/2022 31/08/2022 $ 40.000.000,00 33,12% 31 $ 983.794,27
1/09/2022 30/09/2022 $ 40.000.000,00 34,92% 30 $ 996.916,82
1/10/2022 18/10/2022 $ 40.000.000,00 34,92% 18 $ 595.202,73

SUBTOTAL $ 21.202.837,45

 


