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RE: EJECUTIVO 11001 40 03 018 2021 00360 00 - LIQUIDACION DEL CREDITO.

TATIANA SARMIENTO VELASCO <TATASARMIENTO1@outlook.com>
Lun 6/06/2022 11:42 AM

Para: Juzgado 18 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <j18cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores

JUZGADO DIECIOCHO 18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

 

Radicado: 11001 40 03 018 2021 00360 00

Proceso: EJECUTIVO SINGULAR MENOR CUANTIA

Demandante: NEGOCIOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES S.A.S

Demandado: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PORTI JV 2017

integrada por: Arquitectos Ingenieros PORTICON S.A.S. e Ingeniería JV S.A.S.

 

Cordial saludo 

 

Atentamente, me permito solicitar LINK para ingresar al expediente virtual. O en su defecto remitir a

mi dirección tatasarmiento1@outlook.com archivo de la póliza allegada por el
demandado presentada para levantar la medida cautelar.

 

Agradezco la atención a la presente,

  

Atentamente,

 

TATIANA SARMIENTO VELASCO
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APODERADA PARTE DEMANDANTE

 
 
Enviado desde Correo para Windows
 
De: Juzgado 18 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 4:40 p. m.

Para: TATIANA SARMIENTO VELASCO

Asunto: RE: EJECUTIVO 11001 40 03 018 2021 00360 00
 
 
 

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

JUZGADO DIECIOCHO (18) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Cra. 10 No. 14 - 33 Piso 7 de Bogotá D.C. – Telefax (1)284 5520

J18cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

Reciba un cordial saludo, 

 

En atención a su solicitud, me permito informar que el proceso se encuentra en ubicación- AL
DESPACHO. por lo anterior es necesario que una vez este salga por estado, vuelva a elevar la
solicitud. 

 

Atentamente,     

    

    

PAULA ANDREA SIERRA BELTRAN    

Asistente Judicial.     

    

    

Este correo es enviado previa autorización de la secretaria del Juzgado.   
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NOTA: 

En caso de que se pretenda radicar algún memorial o escrito, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 1) debe ser remitido en un

formato que permita descargar, preferiblemente en formato PDF, 2) Determinar el proceso al que se dirige el escrito, número del expediente,

partes del proceso, calidad en la que se actúa, y dirigido a esta sede judicial 3) verificar que el proceso en efecto se encuentre cursando en

esta sede judicial y la denominación.

 

De conformidad con el artículo 109 del Código General del Proceso,  los memoriales, incluidos, los mensajes de datos se entenderán

presentados oportunamente si son recibidos dentro del horario de 8 a.m. a 5 p.m., los demás se entenderán radicados al día siguiente hábil.

 

Me permito informar que los escritos que se encuentren dirigidos para los procesos que cursan en esta sede judicial, son registrados en el

siglo XXI (puede consultar a traves de la pagina de la rama judicial), en caso que no visualice su escrito mediante repceción de memorial, por

favor indicar mediante correo electronico  para verificar.

 

 

 

De: TATIANA SARMIENTO VELASCO <TATASARMIENTO1@outlook.com>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 4:39 p. m.

Para: Juzgado 18 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <j18cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: EJECUTIVO 11001 40 03 018 2021 00360 00
 

Señores

JUZGADO DIECIOCHO 18 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

 

Radicado: 11001 40 03 018 2021 00360 00

Proceso: EJECUTIVO SINGULAR MENOR CUANTIA

Demandante: NEGOCIOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES S.A.S

Demandado: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PORTI JV 2017

integrada por: Arquitectos Ingenieros PORTICON S.A.S. e Ingeniería JV S.A.S.

 

Cordial saludo 



6/6/22, 11:48 Correo: Juzgado 18 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADc2NWFjYTAyLWNkNWItNDZmYy1iNDllLWRhZDZlMDdiNmNlNgAQANf552ltknJBoFVEy1N3wxM%3D 4/4

 

Atentamente, me permito solicitar LINK para ingresar al expediente virtual. O en su defecto remitir a
mi dirección tatasarmiento1@outlook.com archivo de la póliza allegada por el demandado.

 

Agradezco la atención a la presente,

 

 

Atentamente,

TATIANA SARMIENTO VELASCO

APODERADA PARTE DEMANDAN

 
 
Obtener Outlook para Android
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Desde 
(dd/mm/aaaa)

Hasta 
(dd/mm/aaaa) # Días

Tasa 
efectiva 

Anual

Tasa 
Máxima

Interes 
Aplicado

tasa Interés Efectivo 
Diario Capital Capital a Liquidar Int Plazo 

Período
Saldo Int 

Plazo
Interes Mora del  

Período
Saldo Interes Mora 

acumulados
Abonos SubTotal

1-Apr-21 30-Apr-21 17 25.965 25.965 25.965% 0.000641410907 $77,431,235.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $844,309.06 $844,309.06 $ 0.00 $78,275,544.06

1-May-21 31-May-21 31 25.830 25.830 25.830% 0.000638430387 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,532,468.05 $2,376,777.11 $ 0.00 $79,808,012.11

1-Jun-21 30-Jun-21 30 25.815 25.815 25.815% 0.000638099021 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,482,263.86 $3,859,040.97 $ 0.00 $81,290,275.97

1-Jul-21 31-Jul-21 31 25.770 25.770 25.770% 0.000637104687 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,529,285.89 $5,388,326.85 $ 0.00 $82,819,561.85

1-Aug-21 31-Aug-21 31 25.860 25.860 25.860% 0.000639093000 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,534,058.57 $6,922,385.42 $ 0.00 $84,353,620.42

1-Sep-21 30-Sep-21 30 25.785 25.785 25.785% 0.000637436171 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,480,724.10 $8,403,109.52 $ 0.00 $85,834,344.52

1-Oct-21 31-Oct-21 31 25.620 25.620 25.620% 0.000633787678 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,521,323.84 $9,924,433.36 $ 0.00 $87,355,668.36

1-Nov-21 30-Nov-21 30 25.910 25.910 25.620% 0.000633787678 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,472,248.88 $11,396,682.24 $ 0.00 $88,827,917.24

1-Dec-21 31-Dec-21 31 26.190 26.190 26.190% 0.000646371368 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,551,529.33 $12,948,211.57 $ 0.00 $90,379,446.57

1-Jan-22 31-Jan-22 31 26.490 26.490 26.490% 0.000652971615 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,567,372.35 $14,515,583.93 $ 0.00 $91,946,818.93

1-Feb-22 28-Feb-22 28 27.450 27.450 27.450% 0.000673987986 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,461,256.22 $15,976,840.15 $ 0.00 $93,408,075.15

1-Mar-22 31-Mar-22 31 27.710 27.710 27.710% 0.000679652755 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,631,416.92 $17,608,257.07 $ 0.00 $95,039,492.07

1-Apr-22 30-Apr-22 30 28.580 28.580 28.580% 0.000698524668 $0.00 $77,431,235.00 $0.00 $0.00 $1,622,628.83 $19,230,885.90 $ 0.00 $96,662,120.90

Asunto Valor

Capital $ 77,431,235
Capitales 

Adicionados
$ 0

Total Capital $ 77,431,235
Total intereses 

Mora $ 19,230,886

Total a pagar $ 96,662,121
Abonos $ 0

Neto a Pagar $ 96,662,121
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