
































































































































































Rad. 2015 -1491// LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

juancarlos carrero mancera <jcarreromancera@gmail.com>
Lun 4/04/2022 11:11 AM
Para: Juzgado 62 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días,

tengan un cordial saludo,

Con el presente adjunto memorial para su trámite.

Cordialmente,

JUAN CARLOS CARRERO MANCERA
APODERADO
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RV: SOLICITUD IMPULSO PROCESAL Y TRAMITE

vivian Maldonado <vivijuma_7@hotmail.com>
Mar 9/11/2021 6:31 PM
Para:  Juzgado 62 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores: 
JUZGADO SETENTA Y DOS (62) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. hoy JUZGADO
CUENTA Y CUATRO (44) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES 
CARRERA 10 No. 14-33 PISO 14 EDIFICIO HERNANDO MORALESMOLINA 
Cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Ciudad  
 
CLASE DE PROCESO:  Ejecutivo Singular 
TIPO DE PROCESO:   De Ejecución 
SUBCLASE DE PROCESO:   Por sumas de dinero 
CONTENIDO DE
RADICACION: 

Contrato de Arrendamiento 

RADICADO:  11001400306220180055000 
DEMANDANTE:  Lisette Yamhure K 
DEMANDADO:  José Omar Urrego Chitiva Y Shield Security

Services Ltda 
UBICACIÓN:   Secretaria- Letra 
ASUNTO:  Impulso Procesal, Solicitud De Levantamiento

De Medidas Cautelares. 
 
Cordial saludo.,

VIVIAN JULYE MALDONADO GONZÁLEZ, en mi calidad apoderada de la parte
demandada, por medio del presente correo me permito solicitar a ustedes su amable
colaboración, con el fin de tramitar y dar respuesta el memerial adjunto en PDF al presente
correo.

Agradezco su amable y diligente colaboración y quedo atenta a sus juiciosos comentarios.  

Cordialmente;

De: vivian juliet maldonado <vivijuma_7@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 27 de enero de 2021 4:17 p. m.

Para: cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD TERMINACION DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLICACION
 
 
Cordial saludo, por medio del presente me permito allegar memorial de solicitud de terminación del proceso por
pago total de la obligación dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR RADICADO: 2018-0550
cuyas partes son DEMANDANTE: LISETTE YAMHURE K.
DEMANDADO: SHIELD SECURITY SERVICES LTDA.
 
Muchas gracias de ante mano les ruego la confirmación de recibido del mismo, quedo atenta.

mailto:Cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Cordialmente,
 
VIVIAN JULYE MALDONADO GONZALEZ
C.C. 1.026.262.364
T.P.No.237976 del C.S.de la J.
Apoderada de la parte demandada
Enviado desde Correo para Windows 10
 
De: OLGA ESTRADA

Enviado: miércoles, 27 de enero de 2021 10:51 a. m.

Para: vivian juliet maldonado

Asunto: JUZGADO 44 DE PEQUEÑAS CAUSAS
 
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=04%7C01%7Ccmpl62bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cfc03201a9e0941fc0d6208d9a3d91637%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637720975060924540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vK5ayWSzGsUPX0DptzQVqOlk3KM%2FZNW09J4tPlu1E4I%3D&reserved=0
mailto:zulima2000@hotmail.com
mailto:vivijuma_7@hotmail.com


 

YOLIMA BERMUDEZ PINTO 
Abogada Titulada 

 

 

  

Carrera 13 N° 32-93 Torre 3 Oficina 321 Edificio Baviera 
pbx: 2850195 Bogotá D.C. 

 

Señor 
JUEZ 44 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA   
E. S. D. 
 
 
 
Referencia: Ejecutivo 2018-1040 
                     Promovido por Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 
                     contra Robert Collazos López 

 
 
 
YOLIMA BERMUDEZ PINTO, apoderada del extremo actor dentro del presente 
asunto, comedidamente me permito allegar la LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO de 
acuerdo con el Art. 446 del C.G.P., por valor de $4’419.230,05 M/Cte., con corte a 
24 de mayo de 2022 
 
Lo anterior por cuanto si bien se surtió el traslado de la primera liquidación aportada 
el 6 de diciembre de 2019, nada se dijo frente a ella aún cuando el proceso tuvo 
entrada y salida del despacho con posterioridad. 
 
Sírvase Señor Juez impartir aprobación a la anterior liquidación si luego del decurso 
procesal ésta no es objeto de réplica. 
 
 
Del Señor Juez. 
 
 
Atentamente, 

 
YOLIMA BERMUDEZ PINTO 
C.C. 52.103.629 de Bogotá 
T.P. 86.841 del C.S. de la Jud. 
GACC 

 



TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2018-1040

DEMANDANTE CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

DEMANDADO ROBERT COLLAZOS LOPEZ

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL

2018-01-31 2018-01-31 0 31,04 1.904.088,00 1.904.088,00 0,00 1.904.088,00 0,00 0,00 1.904.088,00 0,00 0,00 0,00

2018-01-31 2018-01-31 1 31,04 233.109,40 2.137.197,40 1.583,25 2.138.780,65 0,00 1.583,25 2.138.780,65 0,00 0,00 0,00

2018-02-01 2018-02-28 28 31,52 0,00 2.137.197,40 44.930,91 2.182.128,31 0,00 46.514,16 2.183.711,56 0,00 0,00 0,00

2018-03-01 2018-03-31 31 31,02 0,00 2.137.197,40 49.059,95 2.186.257,35 0,00 95.574,11 2.232.771,51 0,00 0,00 0,00

2018-04-01 2018-04-30 30 30,72 0,00 2.137.197,40 47.074,40 2.184.271,80 0,00 142.648,51 2.279.845,91 0,00 0,00 0,00

2018-05-01 2018-05-31 31 30,66 0,00 2.137.197,40 48.560,15 2.185.757,55 0,00 191.208,66 2.328.406,06 0,00 0,00 0,00

2018-06-01 2018-06-30 30 30,42 0,00 2.137.197,40 46.670,50 2.183.867,90 0,00 237.879,16 2.375.076,56 0,00 0,00 0,00

2018-07-01 2018-07-31 31 30,05 0,00 2.137.197,40 47.703,14 2.184.900,54 0,00 285.582,30 2.422.779,70 0,00 0,00 0,00

2018-08-01 2018-08-31 31 29,91 0,00 2.137.197,40 47.514,47 2.184.711,87 0,00 333.096,77 2.470.294,17 0,00 0,00 0,00

2018-09-01 2018-09-30 30 29,72 0,00 2.137.197,40 45.717,69 2.182.915,09 0,00 378.814,47 2.516.011,87 0,00 0,00 0,00

2018-10-01 2018-10-31 31 29,45 0,00 2.137.197,40 46.863,13 2.184.060,53 0,00 425.677,60 2.562.875,00 0,00 0,00 0,00

2018-11-01 2018-11-30 30 29,24 0,00 2.137.197,40 45.066,01 2.182.263,41 0,00 470.743,60 2.607.941,00 0,00 0,00 0,00

2018-12-01 2018-12-31 31 29,10 0,00 2.137.197,40 46.378,36 2.183.575,76 0,00 517.121,97 2.654.319,37 0,00 0,00 0,00

2019-01-01 2019-01-31 31 28,74 0,00 2.137.197,40 45.871,14 2.183.068,54 0,00 562.993,11 2.700.190,51 0,00 0,00 0,00

2019-02-01 2019-02-28 28 29,55 0,00 2.137.197,40 42.461,02 2.179.658,42 0,00 605.454,12 2.742.651,52 0,00 0,00 0,00

2019-03-01 2019-03-31 31 29,06 0,00 2.137.197,40 46.315,04 2.183.512,44 0,00 651.769,16 2.788.966,56 0,00 0,00 0,00

2019-04-01 2019-04-30 30 28,98 0,00 2.137.197,40 44.718,82 2.181.916,22 0,00 696.487,98 2.833.685,38 0,00 0,00 0,00

2019-05-01 2019-05-31 31 29,01 0,00 2.137.197,40 46.251,69 2.183.449,09 0,00 742.739,67 2.879.937,07 0,00 0,00 0,00

2019-06-01 2019-06-30 30 28,95 0,00 2.137.197,40 44.677,93 2.181.875,33 0,00 787.417,60 2.924.615,00 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2018-1040

DEMANDANTE CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

DEMANDADO ROBERT COLLAZOS LOPEZ

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL

2019-07-01 2019-07-31 31 28,92 0,00 2.137.197,40 46.124,93 2.183.322,33 0,00 833.542,53 2.970.739,93 0,00 0,00 0,00

2019-08-01 2019-08-31 31 28,98 0,00 2.137.197,40 46.209,45 2.183.406,85 0,00 879.751,97 3.016.949,37 0,00 0,00 0,00

2019-09-01 2019-09-30 30 28,98 0,00 2.137.197,40 44.718,82 2.181.916,22 0,00 924.470,79 3.061.668,19 0,00 0,00 0,00

2019-10-01 2019-10-31 31 28,65 0,00 2.137.197,40 45.744,11 2.182.941,51 0,00 970.214,91 3.107.412,31 0,00 0,00 0,00

2019-11-01 2019-11-30 30 28,55 0,00 2.137.197,40 44.124,97 2.181.322,37 0,00 1.014.339,88 3.151.537,28 0,00 0,00 0,00

2019-12-01 2019-12-31 31 28,37 0,00 2.137.197,40 45.341,28 2.182.538,68 0,00 1.059.681,16 3.196.878,56 0,00 0,00 0,00

2020-01-01 2020-01-31 31 28,16 0,00 2.137.197,40 45.043,88 2.182.241,28 0,00 1.104.725,04 3.241.922,44 0,00 0,00 0,00

2020-02-01 2020-02-29 29 28,59 0,00 2.137.197,40 42.713,61 2.179.911,01 0,00 1.147.438,65 3.284.636,05 0,00 0,00 0,00

2020-03-01 2020-03-31 31 28,43 0,00 2.137.197,40 45.426,16 2.182.623,56 0,00 1.192.864,81 3.330.062,21 0,00 0,00 0,00

2020-04-01 2020-04-30 30 28,04 0,00 2.137.197,40 43.426,18 2.180.623,58 0,00 1.236.290,99 3.373.488,39 0,00 0,00 0,00

2020-05-01 2020-05-31 31 27,29 0,00 2.137.197,40 43.806,60 2.181.004,00 0,00 1.280.097,60 3.417.295,00 0,00 0,00 0,00

2020-06-01 2020-06-30 30 27,18 0,00 2.137.197,40 42.248,43 2.179.445,83 0,00 1.322.346,03 3.459.543,43 0,00 0,00 0,00

2020-07-01 2020-07-31 31 27,18 0,00 2.137.197,40 43.656,71 2.180.854,11 0,00 1.366.002,73 3.503.200,13 0,00 0,00 0,00

2020-08-01 2020-08-31 31 27,44 0,00 2.137.197,40 44.020,53 2.181.217,93 0,00 1.410.023,26 3.547.220,66 0,00 0,00 0,00

2020-09-01 2020-09-30 30 27,53 0,00 2.137.197,40 42.724,61 2.179.922,01 0,00 1.452.747,87 3.589.945,27 0,00 0,00 0,00

2020-10-01 2020-10-31 31 27,14 0,00 2.137.197,40 43.592,43 2.180.789,83 0,00 1.496.340,30 3.633.537,70 0,00 0,00 0,00

2020-11-01 2020-11-30 30 26,76 0,00 2.137.197,40 41.666,99 2.178.864,39 0,00 1.538.007,29 3.675.204,69 0,00 0,00 0,00

2020-12-01 2020-12-31 31 26,19 0,00 2.137.197,40 42.237,30 2.179.434,70 0,00 1.580.244,59 3.717.441,99 0,00 0,00 0,00

2021-01-01 2021-01-31 31 25,98 0,00 2.137.197,40 41.934,79 2.179.132,19 0,00 1.622.179,37 3.759.376,77 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2018-1040

DEMANDANTE CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

DEMANDADO ROBERT COLLAZOS LOPEZ

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

DISTRIBUCION ABONOS

DESDE HASTA DIAS % ANUAL CAPITAL CAPITAL BASE LIQ. INTERES SUBTOTAL VALOR ABONO SALDO INTERESES SALDO ADEUDADO SALDO A FAVOR ABONO INTERESES ABONO CAPITAL

2021-02-01 2021-02-28 28 26,31 0,00 2.137.197,40 38.305,75 2.175.503,15 0,00 1.660.485,13 3.797.682,53 0,00 0,00 0,00

2021-03-01 2021-03-31 31 26,12 0,00 2.137.197,40 42.129,32 2.179.326,72 0,00 1.702.614,44 3.839.811,84 0,00 0,00 0,00

2021-04-01 2021-04-30 30 25,97 0,00 2.137.197,40 40.561,12 2.177.758,52 0,00 1.743.175,57 3.880.372,97 0,00 0,00 0,00

2021-05-01 2021-05-31 31 25,83 0,00 2.137.197,40 41.718,40 2.178.915,80 0,00 1.784.893,96 3.922.091,36 0,00 0,00 0,00

2021-06-01 2021-06-30 30 25,82 0,00 2.137.197,40 40.351,69 2.177.549,09 0,00 1.825.245,65 3.962.443,05 0,00 0,00 0,00

2021-07-01 2021-07-31 31 25,77 0,00 2.137.197,40 41.631,77 2.178.829,17 0,00 1.866.877,42 4.004.074,82 0,00 0,00 0,00

2021-08-01 2021-08-31 31 25,86 0,00 2.137.197,40 41.761,70 2.178.959,10 0,00 1.908.639,12 4.045.836,52 0,00 0,00 0,00

2021-09-01 2021-09-30 30 25,79 0,00 2.137.197,40 40.309,77 2.177.507,17 0,00 1.948.948,89 4.086.146,29 0,00 0,00 0,00

2021-10-01 2021-10-31 31 25,62 0,00 2.137.197,40 41.415,02 2.178.612,42 0,00 1.990.363,91 4.127.561,31 0,00 0,00 0,00

2021-11-01 2021-11-30 30 25,91 0,00 2.137.197,40 40.477,38 2.177.674,78 0,00 2.030.841,29 4.168.038,69 0,00 0,00 0,00

2021-12-01 2021-12-31 31 26,19 0,00 2.137.197,40 42.237,30 2.179.434,70 0,00 2.073.078,59 4.210.275,99 0,00 0,00 0,00

2022-01-01 2022-01-31 31 26,49 0,00 2.137.197,40 42.668,59 2.179.865,99 0,00 2.115.747,18 4.252.944,58 0,00 0,00 0,00

2022-02-01 2022-02-28 28 27,45 0,00 2.137.197,40 39.779,79 2.176.977,19 0,00 2.155.526,97 4.292.724,37 0,00 0,00 0,00

2022-03-01 2022-03-31 31 27,71 0,00 2.137.197,40 44.404,96 2.181.602,36 0,00 2.199.931,93 4.337.129,33 0,00 0,00 0,00

2022-04-01 2022-04-30 30 28,58 0,00 2.137.197,40 44.172,14 2.181.369,54 0,00 2.244.104,07 4.381.301,47 0,00 0,00 0,00

2022-05-01 2022-05-25 25 29,57 0,00 2.137.197,40 37.928,58 2.175.125,98 0,00 2.282.032,65 4.419.230,05 0,00 0,00 0,00
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TIPO Liquidación de intereses moratorios

PROCESO 2018-1040

DEMANDANTE CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

DEMANDADO ROBERT COLLAZOS LOPEZ

TASA APLICADA ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

RESUMEN LIQUIDACION

VALOR CAPITAL $2.137.197,40
SALDO INTERESES $2.282.032,65

VALORES ADICIONALES

INTERESES ANTERIORES $0,00
SALDO INTERESES ANTERIORES $0,00
SANCIONES $0,00
SALDO SANCIONES $0,00
VALOR 1 $0,00
SALDO VALOR 1 $0,00
VALOR 2 $0,00
SALDO VALOR 2 $0,00
VALOR 3 $0,00
SALDO VALOR 3 $0,00

TOTAL A PAGAR $4.419.230,05

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL ABONOS $0,00
SALDO A FAVOR $0,00

OBSERVACIONES
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PROCESO 2018-1040 / COLSUBSIDIO vs ROBERT COLLAZOS LOPEZ / LIQUIDACION DEL
CREDITO

Geovanny Carrero <yolyber5@yberasesorias.co>
Mar 24/05/2022 1:29 PM
Para: Juzgado 62 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores
JUZGADO 44 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C.
E.        S.        D.
 
YOLIMA BERMUDEZ PINTO, apoderada del extremo actor dentro del presente asunto, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 806 de 2020, remito adjunto memorial
y anexos a fin de que se le imprima el trámite que corresponde.
 
Cordialmente,

 
 
 



Señor 

Juez  62   Civil Municipal  de Bogotá y/o  44  De Pequeñas Causas y 
Competencia Múltiple de Bogotá. 

E.                               S.                     D. 
 

 
 
Ref: Proceso Monitorio  de  Cristian Lotero Rendón Vs. Textiles y 
Manufacturas  S.A..S hoy H.F. Dotaciones SA.S. 
 
Expediente No.11 001 40 03 062 2020 00149 00 

 
 
YOLANDA STELLA CALDERON VILLAMIZAR,  en mi calidad conocida 

dentro del proceso de la referencia,  por medio del presente escrito me permito  
manifestar que interpongo recurso de reposición contra auto de fecha 23 de 
mayo del año en curso, y notificado por estado el día 24 de mayo del 2022, 
auto en el cual el Despacho  señala fecha para audiencia virtual  y decreta 
pruebas para el día 14 de junio del 2022 a las 9:30 a.m. 
 
Son fundamentos del recurso: 
 
1.El Despacho  en auto  de fecha 23 de mayo del año en curso, y notificado 
por estado el día 24 de mayo del 2022, señala fecha para audiencia virtual  
de que tratan los Arts. 392 y 421 del C.G.P.,   y decreta pruebas para el día 
14 de junio del 2022 a las 9:30 a.m. 
 
2.La suscrita en escrito de traslado de la  contestación de la demanda  y 
escrito de excepciones, en la SOLICITUD DE PRUEBAS POR LA PARTE 
DEMANDANTE, en su numeral 4, solicite  Testimoniales de: Johan Martínez y 
Cindy Naranjo 
 
Por lo anterior, respetuosamente  me permito… 
 
SOLICITAR: 
 
Se  sirva  adicionar en el   auto de fecha 23 de mayo del 2022 en el sentido 
de  decretar los testimonios de las siguientes personas, mayores de edad, 
vecinos y residentes de Ibagué, a fin de que den su versión, en relación con 
la negociación entre demandante y demandado, y refieran las condiciones 
contractuales surgidas entre los mismos. 
 
 
1. Johan Martínez, residente en la ciudad de Ibagué, y a quien se le puede 
notificar en la calle 13 No.4-64. Correo electrónico: 
confeccionesnuevaluna@hotmail.com 

mailto:confeccionesnuevaluna@hotmail.com


 
2. Cindy Naranjo, residente en la ciudad de Ibagué, y a quien se le puede 
notificar en la calle 13 No.4-64. Correo electrónico: 
confeccionesnuevaluna@hotmail.com 
 
 

Del  señor Juez, con todo respeto, 

 

 
YOLANDA STELLA CALDERON VILLAMIZAR 
C.C. No. 51.623.509 de Bogotá. 
T. P. No.  41.228 del C.S.J. 
Correo electrónico: yolcas61@yahoo.com 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:confeccionesnuevaluna@hotmail.com
mailto:yolcas61@yahoo.com
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Ref: Proceso Monitorio de Cristian Lotero Rendón Vs. Textiles y Manufacturas S.A..S hoy
H.F. Dotaciones SA.S. Expediente No.11 001 40 03 062 2020 00149 00

yolanda calderon <yolcas61@yahoo.com>
Mié 25/05/2022 12:07 PM
Para: Juzgado 62 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Buen dia.

Me permito allegar recurso para adicionar pruebas

Cordialmente,

 

Yolanda S. Calderòn Villamizar.

Tel. 311 5146222                                                                                  


