ESTHER CECILIA GALOFRE MARTINEZ

\ ~
ABOGADA L\)
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA \

Bogota, abril 14 de 2021

Sefora ’
JUEZ 72 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
E. S. D

REFERENCIA: Proceso Ejecutivo singular

RADICACION: 2019 -534

DEMANDANTE: MARIA ELENA SALAZAR DUQUE

DEMANDADOS: HERIBERTO CARDENAS PORTELA
ARLED LARA CORREDOR

En atencion a la ordenado en la sentencia No 008 del 10 de marzo del ano en
curso, debidamente ejecutoriada, en la que se ordena seguir adelante con la
ejecucion en contra de la sefiora ARLED LARA CORREDOR, y elaborar la
liquidacion del crédito, me permito presentar adjunta, la liquidacion de este con
base en las letras reconocidas en el mandamiento de pago de 7 de junio de 2019,
asi como en la diligencia antes mencionada.

A la mencionada liquidacion se debe sumar la suma de $300.000 fijados como
agencias en derecho.

Atentamente

ESTHER CECILIA GALOFRE ARTIN

C.C. N0 41.706.327 de Bogota
T.P. No 30.936 del C. S. de la J.

Email: esthergalofre@hotmail.com
Celular 3183100932

-







Liquidacion de Intereses de Mora

A corte del 31 de marzo de 2021
Liquidacién de Intereses Simples a Tasa Maxima Legal Vigente

fecha Tasa de z Tasa . Saldode Capital Intereses de
| Usue Mensual
31/07/2017 $ 692.082 ¢ 1 3107/2017 S 692.082
31/08/2017 32,99% 2,749% 0,0917% 5  1.384.164 § 2 31/08/2017 S 692.082
30/09/2017 33,51% 2,793% 0,0930% S  2.076.246 $ 3 3009/2017 S 692.082
31/10/2017 33,51% 2,793% 0,0930% $  2.768.328 $§ 4 31/10/2017 S 692.082
30/11/2017 33,51% 2,793% 0,0930% $  3.460.410 $ 5 30/11/2017 S 692.082
31/12/2017 33,50% 2,792% 0,0930% $  4.152.492 § 99.764 6 31/12/2017 S 692.082
31/01/2018 33,50% 2,792% 0,0930% $ 4.844574 $§  119.716 7 31/01/2018 S 692.082
28/02/2018 33,50% 2,792% 0,0930% $ 5590574 § 126.15 § 8 28022018 S  746.000
31032018 32,97% 2748%  00917% § 5590574 §  158.865 $  5590.574
30/04/2018 32,97% 2,748% 0,0917% S 5.590.574 $§ 153.741 ,
31/05/2018 32,22% 2,685% 00897% ¢ 5590574 § 155.399 Deuda Total: $ 11.234.532
30/06/2018 31,73% 2,644% 0,0880% $  5.590.574 $ 147.591
31/07/2018 31,44% 2,620% 0,0873% S 5.590.574 $ 151.355 *
31/08/2018 31,16% 2,597% 00867% S  5.590.574
30009/2018 = 31,04% 2587%  00863% $  5.590.574
31/10/2018 31,52% 2,627% 0,0877% S  5.590.574
30/11/2018 31,02% 2,585% 00863% $  5.590.574
31/12/2(;1;3%;' 30,72% 2,560% 0,0853% S  5.590.574
31012019 30,66%  2555%  00853% S  5.590.574
28/02/2019 30,42% 2,535% 00847% S  5.590.574
31/03/2019 30,05% 2,504% 00833% S  5590.574
30/04/2019 29,91% 2,493% 00830% S  5.590.574
31/05/?;119 29,72% 2,477% 0,0827% S  5.590.574
30/06/2019 29,45% 2,454% 00817% $  5.590.574
31/07/2019 29,24% 2,437% 00813% S 5590574
31/08/2019 29,10% 2,425% 0,0810% $ 5590574 §
30/09/2019 28,74% 2,395% 0,0800% $ 5590574 $
31/10/2019 29,55% 2,463% 0,0820% $ 5590574 §
. 30/11/2019 29,06% 2,422% 0,0807% S 5.590.574 $§
31/12/2019 28,98% 2,415% 0,0807% $ 5590574 §
31/01/2020 28,04% 2,337% 0,0780% $  5.590.574 $
29/02/2020 28,04% 2,337% 0,0780% $  5.590.574 $§
31/03/2020 28,04% 2,337% 0,0780% $ 5590574 $ 135.180
30/04/2020 27,18% 2,265% 00757% $  5.590.574 § 126.906
31/05/2020 27,18% 2,265% 0,0757% $  5.590.574 § 131.136
30/06/2020 27,18% 2,265% 0,0757% S  5.590.574 § 126.906
31/07/2020 27,53% 2,294% 0,0763% $ 5.590.574 $ 132.292
31/08/2020 27,53% 2,294% 00763% $  5.590.574
30/09/2020 27,53% 2,294% 00763% S  5.590.574
31/10/2020 26,19% 2,183% 00727% $ 5590574
30/11/2020 26,76% 2,230% 00743% S  5.590.574
31/12/2020 26,76% 2,230% 00743% $  5590.574
31/01/2021 25,98% 2,165% 00723% $ 5590574
28/02/2021 26,31% 2193%  00730% $ 5590574
31/03/2021 26,11% 2,176% 0,0727% $  5.590.574

Totales: §

Deuda Total:







11/5/2021 Correo: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

',RV: :LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO 110014003072-2019-00534-00 [/)%

v}
Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre@hotmail.com>
Mie 14/04/2021 4:06 PM
Para: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

0 2 archivos adjuntos (633 KB)
MEMORIAL LIQUIDACION DE LA DEUDA.pdf; LIQUIDACION DE LA DEUDA.pdf:

DE: Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre @hotmail.com>

Enviado: martes, 13 de abril de 2021 9:18 p. m.

Para: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE:LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO 110014003072-2019-00534-00

Adjunto documentos referentes a liquidacién del crédito del proceso en referencia.
Atentamente
Esther Cecilia Galofre

De: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogotd - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
. Enviado: jueves, 25 de marzo de 2021 4:03 p. m.

Para: Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre @hotmail.com>

Asunto: RE: audiencia 110014003072-2019-00534-00

Buenas tardes,

Me permito adjuntar copia del acta y link para visualizar la audiencia.
audiencia 110014003072-2019-00534-00.mp4

Cordialmente,

YENNI LORENA ROJAS

De: Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre@hotmail.com>
Enviado: martes, 16 de marzo de 2021 5:25 p. m.

‘ Para: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogot4 D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: audiencia 110014003072-2019-00534-00

Buenas tardes:

Adjunto memorial solicitando copa del acta y del audio de la audiencia del 10 de marzo, con el fin de
proceder a la liquidacion de las letras en ella reconocidas.

Cordia saludo

Esther Galofre

De: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogotd - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:43 a. m.

Para: Lida Magnolia Avila Vasquez <lavilav@cendoj.ramajudicial.gov.co>; taor61@hotmail.com
<taor6l@hotmail.com>; h.cardenas@hotmail.com <h.cardenas@hotmail.com>; hicardenasp@hotmail.com
<hicardenasp@hotmail.com>; Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre @hotmail.com>;
marthicaarango@hotmail.com <marthicaarango@hotmail.com>

Asunto: audiencia 110014003072-2019-00534-00

Cuando: miércoles, 10 de marzo de 2021 10:00a. m.-11:30 a. m..

Ddénde:

Cordial saludo -




11/5/2021 Correo: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

El presente correo es con el fin de informar que para el dia 10 de marzo a las 10:00 am, se tiene™
programada la audiencia para el siguiente proceso. ™

NUMERO PROCESO: 110014003072-2019-000534-00
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: MARIA ELENA SALAZAR DUQUE
DEMANDADO: ARLED LARA CORREDOR

- HERIBERTO CARDENAS PORTELA

Se le solicita su colaboracion y disponer de los medios tecnolégicos para este dia, ya que la audiencia
se realizard de manera virtual. Igualmente, por parte del despacho se han realizado las llamadas
telefonicas de las partes que han aportado su nimero telefénico dentro del expediente.

Se le solicita a la parte que indique los correos electrénicos de cada una de las
partes y sus apoderados, correo al cual se le enviara la invitacidn para llevar a
cabo esta audiencia programada, la cual se realizara por la plataforma Microsoft
Teams.

de igual manera se le solicita que suministren algin nimero de teléfono de ‘
cada una de las partes y sus apoderados. '

SE LES SOLICITA TENER SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD A LA
MANO, LOS CUALES DEBERAN EXHIBIR EN LA CAMARA.

Gracias por la atencion prestada
Cordialmente

STEPHANIE TOLOZA M
ESCRIBIENTE

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Inférmese | Opciones de reunién | Legal

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacién de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibié por error comuniquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la informacién de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adiuntos a no ser aue exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo.




ESTHER CECILIA GALOFRE MARTINEZ
ABOGADA
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Bogota, abril 14 de 2021

Sefora
JUEZ 72 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTAD.C.
E. S. D

REFERENCIA: Proceso Ejecutivo singular

RADICACION: 2019 -534

DEMANDANTE: MARIA ELENA SALAZAR DUQUE

DEMANDADOS: HERIBERTO CARDENAS PORTELA
ARLED LARA CORREDOR

En atencién a la ordenado en la sentencia No 008 del 10 de marzo del afio en
curso, debidamente ejecutoriada, en la que se ordena seguir adelante con la
ejecucion en contra de la sefiora ARLED LARA CORREDOR, vy elaborar la
liquidacion del crédito, me permito presentar adjunta, la liquidacion de este con
base en las letras reconocidas en el mandamiento de pago de 7 de junio de 2019,
asi como en la diligencia antes mencionada.

A la mencionada liquidacion se debe sumar la suma de $300.000 fijados como
agencias en derecho.

Atentamente

ESTHER CECILIA GALOFRE MARTIN

C.C. No 41.706.327 de Bogota
T.P. No 30.936 del C. S. de la J.

Email: esthergalofre@hotmail.com

Celular 3183100932







Liquidacion de Intereses de Mora

A corte del 31 de marzo de 2021
Liquidacion de Intereses Simples a Tasa Maxima Legal Vigente

31/07/2017
31/08/2017
30/09/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017
31/01/2018
28/02/2018
31/03/2018
30/04/2018
31/05/2018
30/06/2018
31/07/2018
31/08/2018
30/09/2018
31/10/2018
30/11/2018
31/12/2018
31/01/2019
28/02/2019
31/03/2019
30/04/2019
31/05/2019
30/06/2019
31/07/2019
31/08/2019
30/09/2019
31/10/2019

' 30/11/2019
31/12/2019

31/01/2020

29/02/2020

| 31/03/2020
30/04/2020

| 31/05/2020
30/06/2020

| 31/07/2020
31/08/2020
30/09/2020

31/10/2020
30/11/2020
31/12/2020
31/01/2021
28/02/2021
31/03/2021

32,99%
33,51%
33,51%
33,51%
33,50%
33,50%
33,50%
32,97%
32,97%
32,22%
31,73%
31,44%
31,16%
31,04%
31,52%
31,02%
30,72%
30,66%
30,42%
30,05%
29,91%
29,72%
29,45%
29,24%
29,10%
28,74%
29,55%
29,06%
28,98%
28,04%
28,04%
28,04%
27,18%
27,18%
27,18%
27,53%
27,53%
27,53%
26,19%
26,76%
26,76%
25,98%
26,31%
26,11%

Tasa

Mensual

2,749%
2,793%
2,793%
2,793%
2,792%
2,792%
2,792%
2,748%
2,748%
2,685%
2,644%
2,620%
2,597%
2,587%
2,627%
2,585%
2,560%
2,555%
2,535%
2,504%
2,493%
2,477%
2,454%
2,437%
2,425%
2,395%
2,463%
2,422%
2,415%
2,337%
2,337%
2,337%
2,265%
2,265%
2,265%
2,294%
2,294%
2,294%
2,183%
2,230%
2,230%
2,165%
2,193%
2,176%

0,0917%
0,0930%
0,0930%
0,0930%
0,0930%
0,0930%
0,0930%
0,0917%
0,0917%
0,0897%
0,0880%
0,0873%
0,0867%
0,0863%
0,0877%
0,0863%
0,0853%
0,0853%
0,0847%
0,0833%
0,0830%
0,0827%
0,0817%
0,0813%
0,0810%
0,0800%
0,0820%
0,0807%
0,0807%
0,0780%
0,0780%
0,0780%
0,0757%
0,0757%
0,0757%
0,0763%
0,0763%
0,0763%
0,0727%
0,0743%
0,0743%
0,0723%
0,0730%
0,0727%

Totales: %%g

Deuda Total:

| Tasa Diaria | Saldo de Capital |

n
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Intereses de

692.082
1.384.164 $ 19.667
2.076.246 §$ 38.618
2.768.328 § 59.858
3.460.410 $ 77.236
4.152.492 $ 99.764
4844574  $ 119.716
5.590.574 $  126.153
5.590.574 §  158.865
5590574 | § 153741
5.590.574 § 155.399
5590574 $§  147.591
5.590.574 $ 151.355

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574

5.590.574 /
5.590.574 § 140.379
5.590.574 § 134.174
5.590.574 § 142.112
5.590.574 § 135.292
5.590.574 §  139.802
5590574 $§  135.180
5590574 $  126.459
5.590.574 &  135.180
5590574 $  126.906
5.590.574 § 131.136
5.590.574 $ 126.906
5.590.574 § 132.292

5.590.574
5.590.574
5.590.574
5.590.574
5.590.574
5.590.574
5.590.574
5.590.574

0 N OB W N R

Relacion de Letras

31/07/2017 | $ 692.082
31/08/2017 S 692.082
30/09/2017 % 692.082
31/10/2017  $ 692.082
30/11/2017  $ 692.082
31/12/2017  $ 692.082
31/01/2018  $ 692.082
28/02/2018 | $ 746.000

550057

Deuda Total: ‘$ 11234532







22/4/2021 Correo: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

RV: :LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO 110014003072-2019-00534-00 Bf\

aie . 3 N
Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre@hotmail.com> \ N\
Mié 14/04/2021 4:06 PM
Para: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

U 2 archivos adjuntos (633 KB)
MEMORIAL LIQUIDACION DE LA DEUDA pdf; LIQUIDACION DE LA DEUDA pdf;

DE: Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre@hotmail.com>

Enviado: martes, 13 de abril de 2021 9:18 p. m.

Para: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE:LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO 110014003072-2019-00534-00

Adjunto documentos referentes a liquidacion del crédito del proceso en referencia.
Atentamente
Esther Cecilia Galofre

De: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de marzo de 2021 4:03 p. m.

Para: Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre@hotmail.com>

Asunto: RE: audiencia 110014003072-2019-00534-00

Buenas tardes,

Me permito adj

del acta y link para visualizar la audiencia.

untar copia
: 072-2019-00534-00.mp4

Cordialmente,

YENNI LORENA ROJAS
Asistente Judicial

De: Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre@hotmail.com>

Enviado: martes, 16 de marzo de 2021 5:25 p. m.

Para: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: audiencia 110014003072-2019-00534-00

Buenas tardes:

Adjunto memorial solicitando copa del acta y del audio de la audiencia del 10 de marzo, con el fin de
proceder a la liquidacién de las letras en ella reconocidas.

Cordia saludo

Esther Galofre

De: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogotd - Bogoté D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 10 de marzo de 2021 9:43 a. m.

Para: Lida Magnolia Avila Vasquez <lavilav@cendoj.ramajudicial.gov.co>; taor61@hotmail.com
<taor61@hotmail.com>; h.cardenas@hotmail.com <h.cardenas@hotmail.com>; hicardenasp@hotmail.com
<hicardenasp@hotmail.com>; Esther Cecilia Galofre Martinez <esthergalofre@hotmail.com>;
marthicaarango@hotmail.com <marthicaarango@hotmail.com>

Asunto: audiencia 110014003072-2019-00534-00

Cuando: miércoles, 10 de marzo de 2021 10:00 a. m.-11:30 a. m..

Dénde:

Cordial saludo
El presente correo es con el fin de informar que para el dia 10 de marzo a las 10:00 am, se tiene
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227412021 Correo: Juzgado 72 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

NUMERO PROCESO: 110014003072-2019-000534-00 Q({C R
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: MARIA ELENA SALAZAR DUQUE

DEMANDADO: ARLED LARA CORREDOR

- HERIBERTO CARDENAS PORTELA

Se le solicita su colaboracion y disponer de Io;f, medios tecnolégicos para este dia, ya que la audiencia se
realizara de manera virtual. Igualmente, por parte del despacho se han realizado las llamadas telefénicas
de las partes que han aportado su niumero telefdnico dentro del expediente.

Se le solicita a la parte que indique los correos electrénicos de cada una de las
partes y sus apoderados, correo al cual se le enviara la invitacion para llevar a
cabo esta‘audiencia programada, la cual se realizara por la plataforma Microsoft
Teams.

de igual manera se le solicita que suministren algin nimero de teléfono de cada
una de las partes y sus apoderados.

SE LES SOLICITA TENER SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD A LA 2 ]
MANO, LOS CUALES DEBERAN EXHIBIR EN LA CAMARA.

Gracias por la atencion prestada
Cordialmente

Fouar dybiicn
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Microsoft Teams meeting  comie 6 EMYO 2021’:’ “o anterler |

TR — d

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Inférmese | Opciones de reunidn | Legal

SECRETARIO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico contiene informacion de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibid por error comuniquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podréa usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la informaciéon de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.




