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RV: PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS YASMIN ELENA RAMIREZ MONTOYA RDO 2022 00110
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE MEDELLIN
Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 24/06/2022 15:48
Para:

Raul Ivan Ramirez Ramirez <rramirer@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (653 KB)
AUTO MANDAMIENTO DE PAGO PROCESO EJECUTIVO YASMIN RAMIREZ M20220623_17325301.pdf;

Memorial 2022-00110

De: Jorge Ivan Gutierrez Jimenez <asesoriasprofesionales92@hotmail.com>

Enviado: viernes, 24 de junio de 2022 9:36

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS YASMIN ELENA RAMIREZ MONTOYA RDO 2022 00110 JUZGADO
SEGUNDO DE FAMILIA DE MEDELLIN
 
Señores
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellín
Buenos días, para información y cumplimiento de la norma me permito enviar el mensaje de notificación al
Ejecutado; del mandamiento de pago emitido por el Despacho, dentro del trámite del proceso de la referencia.

REF:  PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS   
DTE: YASMIN ELENA RAMIREZ MONTOYA
DDO: CARLOS ELKIN GALLEGO BURITICA
RDO: 2022 - 00110

Atentamente;

Jorge Iván Gutiérrez Jiménez
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T.P. N°. 112350 C. S de la J
Apoderado de la Demandante

De: Jorge Ivan Gutierrez Jimenez

Enviado: jueves, 23 de junio de 2022 5:42 p. m.

Para: carlosegallego17@gmail.com <carlosegallego17@gmail.com>

Asunto: PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS YASMIN ELENA RAMIREZ MONTOYA RDO 2022 00110 JUZGADO SEGUNDO
DE FAMILIA DE MEDELLIN
 
Señor:
Carlos Elkin Gallego Buriticá
Buenas tardes, en calidad de Apoderado de la Demandante en el proceso de la referencia; me permito
notificarle en Auto que libra mandamiento de pago de fecha marzo 25 de 2022, emitido por el Juzgado
Segundo de Familia de Oralidad de Medellín, para que proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por el
Juzgado donde cursa trámite el citado proceso. 

Atentamente;
Jorge Iván Gutiérrez Jiménez
Abogado






