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I%- Importante:

Las solicitudes y escritos enviados a este
correo por fuera del horario laboral, se
entienden recibidos al dia habil siguiente.

De: j fredy zapata <jfredyzz@yahoo.com>

Enviado: viernes, 9 de septiembre de 2022 15:48

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellin <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RADICADO: 2016- 01344-00

Cordial Saludo,
A través del presente email, me permito anexar la constancia de deposito judicial correspondiente a la
cuota alimentos del mes de septiembre de 2022.

Aprovecho para solicitar acceso al expediente electronico, con el fin de verificar la carpeta y los
documentos de la misma.

se requieren algunos de ellos para poder iniciar proceso en busca de la exoneracién de la cuota
alimentaria, pues el demandante ya es mayor de edad y debio haber finalizado sus estudios superiores
y ya que el Despacho no ha dispuesto solicitarle presente el certifricado de estudio, acudiremos a
demanda en busca de la exoneracion

----- Mensaje reenviado -----

De: roselia quintero <roseliaquintero24@hotmail.com>

Para: "jfredyzz@yahoo.com" <jfredyzz@yahoo.com>

Enviado: jueves, 8 de septiembre de 2022, 11:45:50 a. m. GMT-5
Asunto: Re: Alberto Loaiza ARGELIA

El 8 sep. 2022 11:43 a. m., roselia quintero <roseliaquintero24@hotmail.com> escribio:
Buenos dias doctor Fredy, cordial saludo anexo recibo de pago cuota alimentaria mes de septiembre, para comentarle aun
no me ha llegado el correo con el documento para autenticar.muchas gracias






