
RV: Solicitud información para pago de muestras analizadas.

Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 20/09/2022 13:55

Para: Raul Ivan Ramirez Ramirez <rramirer@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Memorial 2019-00936

De: icbfadministrativo icbfadministrativo <icbfadministrativo@medicinalegal.gov.co>

Enviado: martes, 20 de septiembre de 2022 12:37

Para: elviohcollazos@gmail.com <elviohcollazos@gmail.com>

Cc: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: Solicitud información para pago de muestras analizadas.
 
Doctor
ELVIO HERNAN COLLAZOS SOLANO

Abogado
Tarjeta profesional No. 98467 del C. S. de la J


Asunto:  Solicitud información para pago de muestras analizadas

Cordial saludo Dr. Collazos 

Por instrucción de la doctora Claudia Mendez Coordinadora (AF), del Grupo Nacional de Genética Contrato ICBF, se  informa 
que el recobro del análisis del caso corresponde por cuenta del Juzgado Segundo de Familia de Medellín que lleva el caso, 
por lo anterior debe comunicarse con ellos para información del proceso.

Atentamente, 

YESSICA HERNANDEZ 
Asistente administrativo

CLAUDIA BIBIANA MENDEZ PLAZAS
Coordinadora (AF)
Grupo Nacional de Genética-Contrato ICBF 
Subdirección de Servicios Forenses
Tel. 4069944/77 Ext. 1306 - 1307 - 1353




Calle 7A No. 12A-51, Bogotá, Colombia

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
--


"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
“Cero papel … Mi compromiso con el Planeta”

---------- Forwarded message ---------

De: Elvio Hernan Collazos Solano <elviohcollazos@gmail.com>

Date: mar, 20 sept 2022 a las 11:36

Subject: Solicitud información para pago de muestras analizadas.

To: <genetica@medicinalegal.gov.co>, Solicitud de Información - Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses <solicitudinformacion@medicinalegal.gov.co>,
<notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co>, <drnoroccidente@medicinalegal.gov.co>


Doctor
QUEBIN FABIAN MEJIA MUNOZ
DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Medellín.

ASUNTO: Solicitud información  

ELVIO HERNAN COLLAZOS SOLANO, abogado con tarjeta profesional No. 98467 del C. S. de la J, actuando como
apoderado judicial en   proceso declarativo de filiación radicado No. 05001311000220190093600 del Juzgado 002 de
Familia de Medellín, demandante MARIA CAMILA GOMEZ RODRIGUEZ, C.C. 1017251806 de Medellín, me permito
solicitar respetuosamente se me informe como debo proceder para pagar el importe de dinero correspondiente valor total
de muestras analizadas por $786,687 según la última página del documento que anexo, y proceder de inmediato al pago.
 
Gracias. 

-- 

Rodolfo Antonio Gòmez Cassiani

Asistente

Oficina Asesora Jurídica 

Dirección General

(57)-(1)- 4069977 - 4069944 Extensión 1593

Calle 7 A No. 12 A - 51, Bogotá, Colombia, Piso 5 

Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
GRUPO DE GENÉTICA FORENSE

Número DNA: 2201000481

Convenio INMLyCF-ICBF

Costos proceso de filiación

Tipo de caso:
Fecha Toma de muestra:
Autoridad:
Ubicación Autoridad:

Dirección Autoridad:

Funcionario:

Muestras procesadas

SIMPLE

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA MEDELLIN
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

CARRERA 52 NO. 42 - 73 PISO 3 OFICINA 302 PALACIO DE JUSTICIA  "JOSE FELIX DE

JESUS TIBERIO JARAMILLO ARBELAEZ

2022/03/23 MEDELLIN

Código Nombres y apellidos Parentesco Muestra Valor

2201000481-PPF01 SANTIAGO ECHAVARRIA VERGARA PRESUNTO PADRE
FALLECIDO

MANCHA DE SANGRE EN
SOPORTE FTA

262,229

2201000481-H01 MARIA JOSE GOMEZ RODRIGUEZ HIJO(A) MANCHA DE SANGRE EN
SOPORTE FTA

262,229

2201000481-M01 MARIA CAMILA GOMEZ RODRIGUEZ MADRE MANCHA DE SANGRE EN
SOPORTE FTA

262,229

Valor total muestras analizadas: $ 786,687
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Conmutadores 4069944 , 4069944 Ext.1307,1305,1353  Fax. 2334953
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