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Para: Natalia Andrea Aguilar Montoya <naguilam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Memorial 2019-00893

JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD

Rama Judicial DE MEDELLIN
('Unm‘iu Su’n:‘rior de la Judicatura i*-@ |’4) 232 83 90
Reptiblica de Colombia = j02fctomed@cendoj.ramajudicial gov co

® www ramajudicial gov.co
Cra 52# 42-73, piso 3, oficina 302
© Lun.aVier 8am-12my1 pm-5pm

% Importante:

Las solicitudes y escritos enviados a este
correo por fuera del horario laboral, se
entienden recibidos al dia habil siguiente.

De: PAULA TATIANA NARVAEZ ORDOA'EZ <paula.narvaez.588@unisabaneta.edu.co>

Enviado: lunes, 25 de abril de 2022 13:22

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellin <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Solicitud de auto RDO RDO 05 001 31 10 002 2019-00893 00

Medellin, 25 de abril de 2022

Senores,
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellin
ES.D.

Cordial Saludo,

Paula Tatiana Narvaez Ordonez, identificada con la cédula de Ciudadania No. 1.006.515.588, estudiante
adscrita al Consultorio Juridico "Juvenal Mesa Tobén" de la Corporacion Universitaria de Sabaneta -
Unisabaneta, en mi calidad de apoderada de la sefiora Amantina del Socorro Jimenez Urrea y Maria
Fernanda Florez Jimenez dentro del proceso ejecutivo de alimentos que se adelanta en su

despacho, solicito amablemente sea remitido a este correo el auto de la fecha 10 de febrero de 2020 y
notificado por estados electrénicos el 11 de febrero de 2020 en el cual se libré mandamiento de pago,
toda vez, que revisando el micrositio no me permite visualizar el auto de la referencia, adicionalmente,
en el expediente que se encuentra bajo mi poder no esta dicho auto, y este es requerido para realizar
en debida forma la liquidacién del crédito.

Quedo atenta, muchas gracias

Paula Tatiana Narvaez Ordofez
CC. 1.006.515.588
paula.narvaez.588@unisabaneta.edu.co
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Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellin <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 26/04/2022 17:22

Para: Natalia Andrea Aguilar Montoya <naguilam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Memorial 2019-00893

o JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD
Rama Judical DE MEDELLIN

E Consejo Superior de la Judicatura § (4)232 8330

u Repiiblica de Colombia [ j02fctomed@cendoj ramajudicial gov co
& www ramajudicial gov_co
= Cra 52# 42-73, piso 3, oficina 302
& Lun aVier 8am-12my1 pm-5pm

% Importante:

Las solicitudes y escritos enviados a este
correo por fuera del horario laboral, se
. entienden recibidos al dia habil siguiente.

De: PAULA TATIANA NARVAEZ ORDOA'EZ <paula.narvaez.588@unisabaneta.edu.co>

Enviado: martes, 26 de abril de 2022 8:51

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellin <j02fctomed @cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Liquidacion de Crédito RDO 05 001 31 10 002 2019-00893 00

Medellin, 26 de abril de 2022

Senores,
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellin

ESD.
®

Cordial Saludo,

Paula Tatiana Narvaez Ordofiez, identificada con la cédula de Ciudadania No. 1.006.515.588, estudiante
adscrita al Consultorio Juridico "Juvenal Mesa Tobon" de la Corporacion Universitaria de Sabaneta -
Unisabaneta, en mi calidad de apoderada de la sefiora Amantina del Socorro Jimenez Urrea y Maria
Fernanda Florez Jimenez dentro del proceso ejecutivo de alimentos que se adelanta en su despacho,
en atencion a lo ordenado mediante auto del 8 de abril de 2022, me permito allegar la liquidacién de
crédito del proceso en referencia, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta, muchas gracias

Paula Tatiana Narvaez Ordofiez
@ cc 1006515588
paula.narvaez.588@unisabaneta.edu.co
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Tasa mensual pactada
Resultado tasa pactada o pedida >>

DEMANDANTE:
DEMANDADO:
RADICADO:

Plazo TEA pactada, a mensual >>>
>>>

JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE FAMILIA DE MEDELLIN

AMANTINA JIMENEZ
OSCAR ANDRES ESTRADA
2019-893

Méxima |

|Plazo Hasta |

LIQUIDACION DE CREDITO

Mora TEA pactada, a mensual >>> | Mora Hasta (Hoy) 26-abr-22
Tasa mensual pactada >5> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> |Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> Microc u Otros
Intereses en sentencia o liquidacién anterior, Fol. >>
Vigencia Brio. Cte, Maxima | L | Inserte en esta LIQUIDACION DE CREDITO
Mensual | columna
Desde Hasta [Efec. Anual | Auoriacs | Aplicable SApIAISS EUBESS| ., 1., |iquidable | dias | IMtereses en esta Abonos ’ Saldo de Intereses | >2u© de Capital mas
o i~ | uotros i i Liquidacion - - | - | Intereses
1-mar-17 | 31-mar-17 Valor [Folio| 0,00 0,00
1-mar-17 31-mar-17 6,00% 0,50% 0,500% 80.000,00 80.000,00 30 400,00 400,00 80.400,00
1-abr-17 30-abr-17 6,00% 0,50% 0,500% 150.000,00 230.000,00 30 1.150,00 1.550,00 231.550,00
1-may-17 31-may-17 6,00% 0,50% 0,500% 150.000,00 380.000,00 30 1.900,00 3.450,00 383.450,00
1-jun-17 30-jun-17 6,00% 0,50% 0,500% 230.000,00 610.000,00 ¢ 30 3.050,00 6.500,00 616.500,00
1-jul-17 31-jul-17 6,00% 0,50% 0,500% 150.000,00 760.000,00 30 3.800,00 10.300,00 770.300,00
1-ago-17 31-ago-17 6,00% 0,50% 0,500% 150.000,00 910.000,00 30 4.550,00 14.850,00 924.850,00
1-sep-17 30-sep-17 6,00% 0,50% 0,500% 230.000,00 1.140.000,00 30 5.700,00 20.550,00 1.160.550,00
1-oct-17 31-oct-17 6,00% 0,50% 0,500% 150.000,00 1.290.000,00 30 6.450,00 27.000,00 1.317.000,00
1-nov-17 30-nov-17 6,00% 0,50% 0,500% 150.000,00 1.440.000,00 30 7.200,00 34.200,00 1.474.200,00
1-dic-17 31-dic-17 6,00% 0,50% 0,500% 230.000,00 1.670.000,00 30 8.350,00 42.550,00 1.712.550,00
1-ene-18 31-ene-18 6,00% 0,50% 0,500% 158.850,00 1.828.850,00 30 9.144,25 51.694,25 1.880.544 25
1-feb-18 28-feb-18 6,00%  0,50% 0,500% 158.850,00 1.987.700,00 30 9.938,50 61.632,75 2.049.332,75
1-mar-18 31-mar-18 6,00% 0,50% 0,500% 243.570,00 2.231.270,00 30 11.156,35 72.789,10 2.304.059,10
1-abr-18 30-abr-18 6,00%  0,50% 0,500% 158.850,00 2.390.120,00 30 11.950,60 84.739,70 2.474.859,70
1-may-18  31-may-18 6,00%  0,50% 0,500% 158.850,00 2.548.970,00 1 30 12.744,85 - 97.484,55 2.646.454,55
1-jun-18 30-jun-18 6,00% 0,50% 0,500% 243.570,00 2.792.540,00 30 13.962,70 - 111.447,25 2.903.987,25
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2.951.390,00 i

3.110.240,00
3.353.810,00
3.512.660,00
3.671.510,00
3.915.360,00
4.065.360,00
4.215.360,00
4.365.360,00
4.515.360,00
4.665.360,00
4.815.360,00
4.965.360,00
5.115.360,00
5.265.360,00
5.415.360,00
5.565.360,00
5.715.360,00
5.874.360,00
6.033.360,00
6.192.360,00
6.351.360,00
6.510.360,00
6.669.360,00
6.828.360,00
6.987.360,00
7.146.360,00
7.305.360,00
7.464.360,00
7.623.360,00
7.787.925,00
7.952.490,00

8.117.055,00 :

8.281.620,00
8.446.185,00
8.610.750,00
8.775.315,00
8.939.880,00
9.104.445,00
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14.756,95
15.551,20
16.769,05
17.563,30
18.357,55
19.576,80
20.326,80
21.076,80
21.826,80
22.576,80
23.326,80
24.076,80
24.826,80
25.576,80
26.326,80
27.076,80
27.826,80
28.576,80
29.371,80
30.166,80
30.961,80
31.756,80
32.551,80
33.346,80
34.141,80
34.936,80
35.731,80
36.526,80
37.321,80
38.116,80
38.939,63
39.762,45
40.585,28
41.408,10
42.230,93
43.053,75
43.876,58
44.699,40
45.522,23

150.000,00

126.204,20
141.755,40
158.524,45
176.087,75
194.445,30
214.022.10
234.348,90
25542570
277.252,50
299.829,30
323.156,10
347.232,90
372.059,70
397.636,50
423.963,30
451.040,10
478.866,90
507.443,70
536.815,50
566.982,30
597.944,10
629.700,80
662.252,70
695.599,50
729.741,30
764.678,10
800.409,90
836.936,70
874.258,50
912.375,30
951.314,93
991.077,38
1.031.662,65
1.073.070,75
1.115.301,68
1.158.355,43
1.202.232,00
1.246.931,40
1.292.453,63

3.077.594,20
3.251.995,40
3.512.334,45
3.688.747,75
3.865.955,30
4.129.382,10
4.149.708,90
4.470.785,70
4.642.612,50
4.815.189,30
4.988.516,10
5.162.592,90
5.337.419,70
5.512.996,50
5.689.323,30
5.866.400,10
6.044.226,90
6.222.803,70
6.411.175,50
6.600.342,30
6.790.304,10
6.981.060,90
7.172.612,70
7.364.959,50
7.558.101,30
7.752.038,10
7.946.769,90
8.142.296,70
8.338.618,50
8.535.735,30
8.739.239,93
8.943.567,38
9.148.717,65
9.354.690,75
9.561.486,68
9.769.105,43
9.977.547,00
10.186.811,40
10.396.898,63



1-oct-21 31-oct-21 6,00%  0,50% 0,500% 164.565,00 9.269.01000f 30 46.345,05 1.338.798,68 10.607.808,68
1-nov-21 30-nov-21 6,00% 0,50% 0,500% 164.565,00 9.433.575,00 30 47.167,88 1.385.966,55 10.819.541,55
1-dic-21 31-dic-21 6,00%  0,50% 0,500% 164.565,00 9.598.140,00 i 30 47.990,70 1.433.957,25 11.032.097,25
1-ene-22 31-ene-22 6,00%  0,50% 0,500% 182.173,46 9.780.313,46 i 30 48.901,57 1.482.858,82 11.263.172,27
1-feb-22 28-feb-22 6,00% 0,50% 0,500% 182.173,46 9.962.486,91 30 49.812,43 1.532.671,25 11.495.158,16
1-mar-22 31-mar-22 6,00%  0,50% 0,500% 182.173,46 10.144.660,37 | 30 50.723,30 1.583.394,55 11.728.054,92
1-abr-22 26-abr-22 6,00%  0,50% 0,500% 182.173,46 10.326.833,82 ; 26 44.749,61 1.628.144,17 11.954.977,99
| | | | 1.628.144,17] 11.954.977,99]
SALDO DE CAPITAL 10.326.833,82
SALDO DE INTERESES 1.626.423,03
TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS 11 .953.256,85]
atentamente
PAULA TATIANA NARVAEZ

CC 1006515588
Estudiante adscrito a Consultorio Juridico Unisabaneta
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