JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

INFORME SECRETARIAL: Santiago de Cali, junio 23 de 2022. A despacho, informando
que la parte demandante allega la liquidacion del crédito actualizada. Favor
proveer.

DIEGO SALAZAR DOMINGUEZ
Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

/
JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

Providencia Nro. 735
Radicacién Nro. 76001-31-10-003-2020-00062-00

Santiago de Cali, tfrece (13) de julio de dos mil veintidds (2022)
La parte demandante presenta la liquidacion del crédito actualizada, por
consiguiente, se pondrd en conocimiento de la parte interesada, corriéndole
fraslado por el término de tres (3) dias, luego del cual se tomard la decision

pertinente, de conformidad a lo establecido en el Articulo 446 del C.G.P.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali Valle
del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: CORRER TRASLADO a la parte demandada por el término de tres (3)
dias, de la liquidacién del crédito presentada por la parte
demandante, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Providencia a quienes corresponda conforme

alaley.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

LAURA MARCELA BONILLA VILLALOBOS

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

En Estado No. 101 de hoy se notifica a las partes
la providencia anterior.

Fecha: 14 de julio de 2022

975"1/? -D

El Secretario

Rad. 76001-31-10-003-2020-00062-00
Proceso: Ejecutivo de Alimentos
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j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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22/6/22, 16:54 Correo: Carolina Rivera Sarmiento - Outlook

RV: Liquidacién crédito dte Ayda Valencia

Juzgado 03 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 22/06/2022 11:49

Para: Carolina Rivera Sarmiento <criveras@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (1 MB)

Liquidacion crédito j 3 familia.pdf;

JUZGADO 3 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

TEL. 8986868 EXT 2032

| PALACIO DE JUSTICIA

/ EDIFICIO PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
CARRERA 10 #12-15

CALI - VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA

gy gkl

- i;; # Por favor no imprima este correo a menos que lo necesite,
contribuyamos con nuestro planeta.

Link Estados y otros efectos procesales: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-003-

de-familia-de-cali

De: martha hernandez <isabella0908 @hotmail.com>

Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 11:41

Para: Juzgado 03 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Rv: Liquidacion crédito dte Ayda Valencia

Buenos dias
Cordial saludo

Marta Cecilia Hernandez Pefia soy abogada con C. C. No 31526826 y Tarjeta profesional No.122.698
del C. S. De la J. dentro del proceso en referencia, de manera respetuosa le pido me confirme el
recibido le envié la. Liquidacion de crédito pero no me han confirmado el recibido por favor.

ATTE,

Marta Cecilia Hernandez Pefa
C.C #31526826

T.P.No 122698 del C. S. De la J.
Email:isabella0908 @hotmail.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGVKOTBmMY2ZiLWIyYzUtNDg10S1hM2MzLTY1ZDUyNDFkODQxZAAQAL8%2BNq6sq4lLmnXxstV4Rj...  1/2
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22/6/22, 16:54 Correo: Carolina Rivera Sarmiento - Outlook

De: martha hernandez <isabella0908 @ hotmail.com>

Enviado: martes, 21 de junio de 2022 1:56 p. m.

Para: j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <JO3fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Rv: Liquidacion crédito dte Ayda Valencia

De: martha hernandez <isabella0908 @ hotmail.com>

Enviado: martes, 21 de junio de 2022 1:53 p. m.

Para: j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <J03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Rv: Liquidacion crédito dte Ayda Valencia

Cordial saludo,
Juez Tercero de Familia de Oralidad - Cali
E.S.D.

REF. Proceso: 003-2020-00062-00
Dte: Ayda Luz Valencia Arias
Ddo: Wilman Antonio Ceballos Almario

Marta Cecilia Hernandez Pefia, con cédula de ciudadania nimero 31.526.826 y Tarjeta Profesional
ndmero 122. 698 del C. S, de la J., abogada dentro del proceso de la referencia, de manera
respetuosa presentd a usted la primera liquidacion de crédito, segun las indicaciones hechas por la
funcionaria del Juzgado, quien de manera verbal me indic6 las correcciones.

Cordialmente,

Marta Cecilia Hernandez Pena
C.C.No 31.526. 826

T.P.No 122698 del C. S de la J.

Email : Isabella0908@hotmail.com
Numero de celular :313 5708513
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Cali, 21 de junio de 2022

Senora

JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD - CALI
E. S. D.

REF.: PROCESO: 003-2020-00062-00 -
AYDA LUZ VALENCIA ARIAS

Demandante:

Demandado:

Asunto.

WILMAN ANTONIO CEBALLOS ALMARIO
LIQUIDACION EL CREDITO

MARTA CECILIA HERNANDEZ PENA, mayor de edad, identificada con la cedula de
ciudadania No.31.526.826 de Jamundi y Tarjeta Profesional No 122 698 expedida por el H
Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada de la sefiora AYDA
LUZ VALENCIA ARIAS, con la CC. No0.38641761, presento LIQUIDACION DEL
CREDITO- CUOTAS ALIMENTARIAS causadas en contra del sefior WILMAN ANTONIO
CEBALLOS ALMARIO, mayor de edad, identificado con la CC. No.76 307 104, dentro del
tramite de PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS, se dé cumplimiento al Auto de fecha
del 22 de julio de 2021, emitida por el despacho arriba mencionado.

La cuota de alimentos se fijé inicialmente en la suma de $370.000 mil pesos.

Exigible a partir del 12 de septiembre de 2017.

2017 12 octubre $370.000 -] os% \ $1850 3371.856""\
2017 | 12 | noviembre | $370.000 : 05% | 51850 | $743.700
2017 01 diciembre - $350.000 . : $393.700
2017 12 diciembre | $370.000 2 05% | $1850 | 5765550
2018 12 enero $407.000 . 05% | $2.035 | $1.174.585
2018 01 Febrero . $208.000 - $966.585
2018 12 Febrero | $407.000 - 05% | $2035 | $1375.620
2018 | 01 Marzo $208.000 N O I TX T Y
2018 12 marzo $407.000 : T05% | $2035 | $1.576.658
2018 02 Abril 3210.006_ N $1~366.555
2018 12 abril $407.000 T [ osw | 2035 :.1775690
2018 02 mayo | TTsmoow| | - 4 '51.515_5{.??})%‘
s | | mewo | seoromo | - | oo% [ 0% | TR
2018 | 02 junio — lsm0000| s 5116&725 ‘_
o a Tr  E EN  B Raiiiet
g0, | 02 | Jull S ] A G B



2018

A ~ullo $407.000 0.5% | $2035 | $2.372.795
(2018 ) 12 agosto | 407,000 | os% | $2035 | 62.781.830
2018 |12 septiembre | $407.000 | 05% | $2035 | $3.190865
2018 “ 12 A octubre 5407‘006 | 05% | $2035 $3.599.900
B noviembre | ¢407.000 | 05% | $2035 | $4.008.935
2018 | 12 | diciembre | ¢407.000 05% | $2035 | $4.417.970
2019 | 12 | enero $447.700 05% | $2239 | $4.867.909
2019 | 12 | febrero | $447.700 | 05% | $2239 | $5.317.848
12019 | 12 | Marzo | $447.700 | 05% | $2239 | $5.767.787
2019 | 12 | Abril | $447.700 | - | 05% | $2239 | $6.217.726
2019 12 ‘Mayo | $447.700 0.5% | $2239 | $6.667.665
2019 | 12 Junio | $447.700 05% | $2239 | $7.117.604
2019 12 Julio $447.700 0.5% | $2239 | $7.567.543
2019 12 agosto $447.700 0.5% | $2239 | $8.017.482
2019 12 Septiembre | $447.700 0.5% $2239 $8.467.421
2019 12 Octubre | $447.700 0.5% | $2239 | $8.917.360
2019 12 | Noviembre | $447.700 0.5% | $2239 | $9.367.299
2019 12 diciembre | $447.700 05% | %2239 | $9.817.238
2020 12 enero $492.470 0.5% | $2462 | $10.312.170
2020 12 febrero | $492.470 0.5% | $2462 | $10.807.102
2020 12 marzo $492.470 05% | $2462 | $11.302.034
2020 12 Abril $492.470 0.5% | $2462 | $11.796.966
2020 12 Mayo $492.470 0.5% | $2462 | $12.291.898
2020 12 junio $492.470 05% | $2462 | $12.786.830
2020 12 julio $492.470 0.5% | $2462 | $13.281.762
2020 12 agosto $492.470 0.5% | $2462 | $13.776.694
2020 12 | Septiembre | $492.470 05% | %2462 | $14.271.626
2020 12 Octubre $492.470 0.5% $2462 | $14.766.558
2020 12 | noviembre | $492.470 0.5% | $2462 | $15.261.490
2020 | 12 diciembre | $492.470 0.5% | 52462 | $15.756.422
2021 12 Enero $520147 0.5% | $2601 |$16.279.170
2021 12 febrero $520147 05% | 52601 | $16.801.918
2021 12 marzo $520147 0.5% | $2601 | $17.324.666
2021 12 Abrril $520147 05% | 52601 | $17.847.414
2021 12 mayo $520147 05% | 52601 | $18.370.162
2021 12 junio $520147 0.5% $2601 | $18.892.910
T F fuiio 3520147 05% | 52601 | $19.415.658
3021 12 2gosto $520147 0.5% $2601 | $19.938.406




2021 12 Septiembre | $520147 0.5% §2601 | $20.461.154
2021 12 Octubre §520147 0.5% 62601 | $20.983.902
2021 12 Noviembre 520147 0.5% 52601 $21.506.650
2021 12 Diciembre | $520147 0.5% $2601 | $22.029.398
2022 12 Enero 4520147 0.5% 62601 | $22.552.146
2022 12 febrero 4520147 05% | $2601 | $23.074.894
2022 12 Marzo 520147 0.5% $2601 | $23.597.642
2022 | 1 Abril 520147 0.5% $2601 | $24.120.390
2022 ' 12 Mayo $520147 0.5% $2601 | $24.643.138
| 2022 ’ 12 junio §520147 - 0.5% 62601 | $25.165.886
2022 Ejunio.z‘.l s rap o 1.606.000 | | T
Credito | $26.638.686 $133.200 | $25.165.886
suvs | Marzo- | valor Costas e ) o
; 2022 Procesales | * ) \ '
2022 | - | Valor Total |$27.038.686 |1.606.000] - | $133.200 | $25.565.886 |

La parte demandada debe a mi poderdante la suma de veinticinco millones
quinientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis pesos moneda corriente.
($25.565.886 M/Cte.)

En anteriores términos queda fijada la liquidacion del crédito del proceso ejecutivo

de alimentos dentro del radicado en referencia.

Atentamente,

HERNANDEZ PENA
C. C. No0.31.526.826 expedida en Jamundi (Valle)
T. P. N0.122.698 del H.C.S. de la J.
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