






Fwd: Notificación de demanda

wilton732123 wilton732123 <wilton732123@gmail.com>
Mar 19/10/2021 7:42

Para:  Juzgado 03 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:  claudiaborja02@gmail.com <claudiaborja02@gmail.com>

3 archivos adjuntos (2 MB)

CamScanner 10-19-2021 06.56.pdf; IMG-20211019-WA0002.jpg; IMG-20211019-WA0003.jpg;

---------- Forwarded message ---------

De: Claudia Borja <claudiaborja02@gmail.com>

Date: mar., 19 oct. 2021 7:39

Subject: Fwd: Notificación de demanda

To: wilton732123@gmail.com <wilton732123@gmail.com>


---------- Forwarded message ---------

De: Claudia Borja <claudiaborja02@gmail.com>

Date: mar., 19 de octubre de 2021 7:32 a. m.

Subject: Fwd: Notificación de demanda

To: <schneider.01@homail.com>


---------- Forwarded message ---------

De: Claudia Borja <claudiaborja02@gmail.com>

Date: mar., 19 de octubre de 2021 7:31 a. m.

Subject: Fwd: Notificación de demanda

To: <schneider.01@homail.com>


---------- Forwarded message ---------

De: Claudia Borja <claudiaborja02@gmail.com>

Date: mar., 19 de octubre de 2021 7:28 a. m.

Subject: Notificación de demanda

To: <schneider.01@homail.com>


Yo Wilton schneider Galvez H, identificado con cédula número 94.366.618 de Tulua Valle.  Por medio
de la presente me doy por notificado de la demanda ejecutivo por costos, rad. 2021-152.

A llego constancia de descuentos realizados los meses de-agosto por valor de $513.256 y septiembre
por valor de $526.652 , derivados de la presente demanda, descuentos que asciende al valor de
$800.000.
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Por lo anterior solicito sea cancelado la suma cobrada y el excelente me sea retornado .

Igualmente solicito la terminación del proceso por pago y la cancelación de las medidas decretada

Cordialmente 

Wilton Galvez Hermida

Nota: Anexo desprendibles de pago de agosto y septiembre con los respectivos descuentos. 
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