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Re: 2019-445

Carmen Valencia <cafecita90210@gmail.com>
Jue 24/02/2022 11:10 AM
Para:  Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos dias
Cordial saludo
Comedidamente les envio liquidacion del credito solicito, de igual forma solicito se autorice poder 
reclamar el titulo consignado en el mes de febrero el cual ya está en el banco.
Quedo atenta
CC 38681930.
Tel 3214996154
Radicado 2019-445

El lun, 21 feb 2022 a la(s) 09:13, Carmen Valencia (cafecita90210@gmail.com) escribió: 
 
Buenos días
Cordial saludo.
Me podrían ayudar con la autorización del pago del título correspondiente  al  embargo por el
proceso de alimentos de mi hija que fueron consignados en el mes de febrero  del presente año.
Demandante: Carmen Nayibe Valencia
CC 38681930.
Tel 3214996154
Radicado 2019-445
Muchas gracias 
---------- Forwarded message --------- 
De: Carmen Valencia <cafecita90210@gmail.com> 
Date: lun, 21 feb 2022 a la(s) 06:41 
Subject: Fwd: 2019-445 
To: Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
 
 
Buenos días
Cordial saludo.
Me podrían ayudar con la autorización del pago del título correspondiente  al  embargo por el
proceso de alimentos de mi hija que fueron consignados en el mes de febrero  del presente año.
Demandante: Carmen Nayibe Valencia
CC 38681930.
Tel 3214996154
Radicado 2019-445
Muchas gracias 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Carmen Valencia <cafecita90210@gmail.com> 
Date: mar, 25 ene 2022 a la(s) 09:02 
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Subject: Re: 2019-445 
To: Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
 
 
Buenos días
Cordial saludo.
Me podrían ayudar con la autorización del pago del título correspondiente  al  embargo por el
proceso de alimentos de mi hija que fueron consignados en el mes de enero del presente año.
Demandante: Carmen Nayibe Valencia
CC 38681930.
Tel 3214996154
Radicado 2019-445
Muchas gracias 
 
El jue, 20 ene 2022 a la(s) 15:04, Carmen Valencia (cafecita90210@gmail.com) escribió: 

Buenas tardes
Si señora efectivamente pero solo fueron pagados los dinero consignados el 20 de diciembre del
2021, ya estamos a 20 de enero 2022 y es el título que se solicita cobrar , los dineros consignados
en el mes de enero del 2022.
Muchas gracias 

El jue, 20 ene 2022 a la(s) 14:43, Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali
(j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió: 

Buenas tardes es del caso indicar que el 17 de enero del presente año se le comunico
que puede acercarse al banco agrario de Colombia.  
 
Cordialmente, 
 
 
YANETH  FONSECA
 

De: Carmen Valencia <cafecita90210@gmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de enero de 2022 1:59 p. m. 
Para: Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Re: 2019-445
 
Buenas tardes
Cordial Saludo.
 
Comedidamente les solicito colaboración con orden de pago del título del mes de diciembre 
soy la demandante mis datos al pie del correo.
Muchas gracias.
Atentamente
Carmen Nayibe Valencia
cc 38681930
Tel 3214996154
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El lun, 17 ene 2022 a la(s) 09:43, Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali
(j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió: 

Buenos días me permito indicar que puede acercarse al Banco Agrario para el cobro correspondiente. 

Cordialmente,  

 

YANETH FONSECA  

De: Carmen Valencia <cafecita90210@gmail.com> 
Enviado: lunes, 17 de enero de 2022 7:50 a. m. 
Para: Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Re: 2019-445
 
Buenos días 
Cordial saludo.
Me podrían indicar si ya puedo pasar por el banco a cobrar los títulos de alimento de mi hija.
Muchas gracias 

El mié., 12 ene. 2022 11:33 a. m., Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali
<j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió: 

Buenos días, recibida su solicitud de título, le informo que una vez sea autorizado
se le comunicara oportunamente.  
 
 
Cordialmente. 
 
 
YANETH FONSECA 
 
 
 

De: Carmen Valencia <cafecita90210@gmail.com> 
Enviado: jueves, 16 de diciembre de 2021 4:15 p. m. 
Para: Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Fwd: 2019-445
 
 
 
 
Buenos días
Cordial saludo
Comedidamente les solicito colaboración con orden de pago del titulo del mes de
Diciembre  
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Muchas gracias.
Deme andante: Carmen Nayibe Valencia 
CC 38671839.
Demandado : Arley Quiñones 
 
Atentamente
Carmen Nayibe Valencia
cc 38681930
Tel 3214996154
 
 
El mié, 27 de oct. de 2021 a la(s) 17:04, Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali
(j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió: 

Buenos tardes me permito indicar que la señora CARMEN NAYIBE VALENCIA puede acercarse al
Banco Agrario para el cobro correspondiente.

Cordialmente,   

 

YANETH FONSECA  

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva
en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos,
a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si
es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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hugo andres rosero chaves <abogadohugor@gmail.com>
Vie 25/02/2022 8:27 AM
Para:  Juzgado 07 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j07fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Saludo cordial

Dte NAYIBE VALENCIA
Ddo ARLEY QUIÑONES
RAD: 2019-445

ADJUNTO LIQUIDACION DE CRÉDITO, CONFORME A SU REQUERIMIENTO

ATT

HUGO ROSERO
APDO DEMANDANTE



TIPO FECHA IPC
 CUOTA 

ALIMENTARIA 

 PAGO O 

ABONO 
 SALDO 

 INTERES 

BANCARIO 

CORRIENTE E.A 

 TASA DE 

INTERES DIARIA 
# DIAS

INTERESES 

CAUSADOS

 SALDO CAPITAL 

+ INTERESES 

Cuota 1/06/2019 370.684            150.000 220.684 17,97% 0,046% 999        101.211 321.895                

Cuota 1/07/2019 370.684            150.000 220.684 17,95% 0,046% 969        98.071 640.650                

Cuota 1/08/2019 370.684            150.000 220.684 17,99% 0,046% 938        95.128 956.462                

Cuota 1/09/2019 370.684            0 370.684 17,99% 0,046% 907        154.507 1.481.653            

Cuota 1/10/2019 370.684            0 370.684 17,77% 0,045% 877        147.710 2.000.047            

Cuota 1/11/2019 370.684            0 370.684 17,70% 0,045% 846        141.995 2.512.727            

Cuota 1/12/2019 370.684            184.244 186.440 17,58% 0,045% 816        68.455 2.767.621            

Extra 15/12/2019 370.684            0 370.684 17,58% 0,045% 802        133.768 3.272.073            

Cuota 1/01/2020 3,80% 384.770            0 384.770 17,44% 0,045% 785        134.908 3.791.750            

Cuota 1/02/2020 384.770            495.848 -111.078 17,73% 0,045% 754        -37.975 3.642.697            

Cuota 1/03/2020 384.770            450.360 -65.590 17,62% 0,045% 725        -21.442 3.555.665            

Cuota 1/04/2020 384.770            82.440 302.330 17,36% 0,044% 694        93.317 3.951.312            

Cuota 1/05/2020 384.770            0 384.770 18,19% 0,046% 664        118.653 4.454.735            

Cuota 1/06/2020 384.770            0 384.770 18,12% 0,046% 633        112.693 4.952.198            

Extra 15/06/2020 384.770            0 384.770 18,12% 0,046% 619        110.201 5.447.169            

Cuota 1/07/2020 384.770            0 384.770 18,12% 0,046% 603        107.352 5.939.291            

Cuota 1/08/2020 384.770            0 384.770 18,29% 0,047% 572        102.730 6.426.791            

Cuota 1/09/2020 384.770            0 384.770 18,35% 0,047% 541        97.440 6.909.001            

Cuota 1/10/2020 384.770            0 384.770 18,09% 0,046% 511        90.835 7.384.606            

Cuota 1/11/2020 384.770            0 384.770 17,84% 0,046% 480        84.236 7.853.612            

Cuota 1/12/2020 384.770            0 384.770 17,46% 0,045% 450        77.417 8.315.800            

Extra 15/12/2020 384.770            0 384.770 17,46% 0,045% 436        75.009 8.775.578            

Cuota 1/01/2021 1,61% 399.391            0 399.391 17,32% 0,044% 419        74.269 9.249.239            

Cuota 1/02/2021 399.391            0 399.391 17,54% 0,045% 388        69.581 9.718.211            

Cuota 1/03/2021 399.391            0 399.391 17,41% 0,045% 360        64.117 10.181.719          

Cuota 1/04/2021 399.391            0 399.391 17,31% 0,044% 329        58.285 10.639.395          

Cuota 1/05/2021 399.391            0 399.391 17,22% 0,044% 299        52.716 11.091.502          

Cuota 1/06/2021 399.391            0 399.391 17,21% 0,044% 268        47.225 11.538.118          

Extra 15/06/2021 399.391            0 399.391 17,21% 0,044% 254        44.758 11.982.267          

Cuota 1/07/2021 399.391            0 399.391 17,18% 0,044% 238        41.871 12.423.529          

Cuota 1/08/2021 399.391            0 399.391 17,24% 0,044% 207        36.535 12.859.455          

Cuota 1/09/2021 399.391            0 399.391 17,19% 0,044% 176        30.980 13.289.826          

Cuota 1/10/2021 399.391            0 399.391 17,08% 0,044% 146        25.547 13.714.764          

Cuota 1/11/2021 399.391            485.000 -85.609 17,27% 0,044% 115        -4.358 13.624.798          

Cuota 1/12/2021 399.391            485.000 -85.609 17,46% 0,045% 85          -3.254 13.535.936          

Extra 15/12/2021 399.391            0 399.391 17,46% 0,045% 71          12.679 13.948.006          

Cuota 1/01/2022 5,62% 414.568            970.000 -555.432 17,66% 0,045% 54          -13.552 13.379.021          

Cuota 24/02/2022 414.568            0 414.568 18,30% 0,047% -             0 13.793.590          

TOTAL 14.772.866$    3.602.892$   2.623.616 13.793.590$        

14.772.866          

2.623.616            

3.602.892            

13.793.590$        

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CAPITAL EN PESOS ADEUDADO POR CUOTA ALIMENTARIA A LA FECHA DE CORTE DE LA LIQUIDACION (24FEB2022)

INTERESES DE MORA

PAGOS O ABONOS DEL DEMANDADO

COSTAS

TOTAL ADEUDADO (24 FEB 2022)

LIQUIDACION CUOTA ALIMENTARIA ATRASADA + INTERESES


