








VICTOR ELKYN GROSSO TORRES - ACUERDO DE PAGO -

Raul Farelo <raulfarelo@hotmail.com>
Lun 15/03/2021 16:32

Para:  yeseniabogada21@gmail.con <yeseniabogada21@gmail.con>

1 archivos adjuntos (3 MB)

VICTOR ELKYN GROSSO ACUERDO DE PAGO.pdf;

Doctora, buenas tardes 

  Conforme a lo acordado en la audiencia de la fecha, con toda atención adjunto el acuerdo de pago convenido; le ruego el favor
de hacerlo firmar por el Señor VICTOR ELKYN GROSSO TORRES y enviármelo escaneado a este correo y físicamente, a la
calle 36 No 13-51, Oficina 405 de esta ciudad. Muchas gracias. Cordial saludo 
  
   

HECTOR RAUL FARELO PINZON 
ABOGADO 
CALLE 36 #13-51 OFICINA 405 
BUCARAMANGA - SANTANDER 
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Radicado 2018-268 terminación de proceso por Pago total de la obligación

Yesenia Peña Hernandez <yeseniabogada21@gmail.com>
Mar 15/06/2021 13:45
Para:  raulfarelo <raulfarelo@hotmail.com>; Juzgado 04 Civil Circuito - Santander - Bucaramanga
<j04ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días Honorable Juzgado Cuarto Civil del Circuito.

Se adjuntan acuerdos de pago de las obligaciones del proceso con
Radicado 68001310300420180026800 junto con sus soportes de pago.

Solicito a su Honorable despacho dar por terminado el proceso de referencia
por pago total de la obligación cancelando las medidas cautelares vigentes y
librándose los oficios pertinentes.

Cordialmente

Yesenia Peña Hernández.
ABOGADA 

Asesoría, Trámites y Representación Jurídica.
Email: yeseniabogada21@gmail.com

Cel: 3214959513
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Soportes de pago

Yesenia Peña Hernandez <yeseniabogada21@gmail.com>
Mar 15/06/2021 14:35
Para:  Juzgado 04 Civil Circuito - Santander - Bucaramanga <j04ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
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---------- Forwarded message ---------

De: monica vargas sandoval <monicamedicos@hotmail.com>

Date: vie., 11 de junio de 2021 5:19 p. m.

Subject: Recibos de pago

To: Yesenia Peña Hernandez <yeseniabogada21@gmail.com>


Buen día Dra Yesenia, adjunto soportes de pago de deuda Banco de Bogota por las obligaciones
del crédito de libranza y crédito hipotecario. Los originales los hago llegar a sus manos vía correo
certificado.

Feliz dia

Att

Monica Vargas Sandoval
CC 23647148
Cel 3122181657
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