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Al Despacho de la señora Juez, informando que dentro del término legal el demandado a través 

de su apoderada contesta demanda. Bucaramanga, 22 de agosto de 2022. 

 

ERIKA ANDREA ARIZA VASQUEZ 

Secretaria  

 

RAD. 2022-00288-00 

EJECUTIVO POR ALIMENTOS 

 

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA 

 Bucaramanga, veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022). 
 

RECONOCER personería para actuar a la abogada OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ quien 

se identifica con c.c. 37.827.735 y TP 3756 del C.S. de la J. y canal digital 

olgam9@gmail.com, en los términos y para los efectos del poder conferido por el 

demandado EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR. 

 

Conforme a la contestación de la demanda presentada se desprende que ante la 

oposición a los hechos de la demanda se plantea intrínsecamente excepción de “PAGO 

TOTAL”; por lo que se corre traslado a la parte ejecutante por el término de diez (10) 

días, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte o pida las pruebas que pretenda hacer 

valer, en virtud de lo previsto en el numeral 1º del artículo 443 del C.G.P. 

 

NOTIFÍQUESE1 Y CUMPLASE,  

 

 

 

                                                           
1 NOTIFICACION ESTADOS ELECTRONICOS: Hoy 23 de agosto de 2022 a las 8:00 a.m. y bajo el No. 095 se 
anota en estados electrónicos el auto anterior para notificarlo a las partes. ERIKA ANDREA ARIZA 
VASQUEZ - Secretaria 

mailto:olgam9@gmail.com
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Re: RAD. 2022-00288 TRASLADO DEMANDA

Edgar Villamizar <edgarvillamizar79@gmail.com>
Lun 8/08/2022 4:04 PM

Para: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

El lun, 8 ago 2022 a las 10:44, Edgar Villamizar (<edgarvillamizar79@gmail.com>) escribió:





---------- Forwarded message ---------

De: Edgar Villamizar <edgarvillamizar79@gmail.com>

Date: lun, 1 ago 2022 a las 18:17

Subject: Fwd: RAD. 2022-00288 TRASLADO DEMANDA

To: <moviesvariedades@gmail.com>









---------- Forwarded message ---------

De: Edgar Villamizar <edgarvillamizar79@gmail.com>

Date: lun, 1 ago 2022 a las 17:59

Subject: Fwd: RAD. 2022-00288 TRASLADO DEMANDA

To: <olgam9@gmail.com>









---------- Forwarded message ---------

De: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Date: vie, 29 jul 2022 a las 12:02

Subject: RAD. 2022-00288 TRASLADO DEMANDA

To: edgarvillamizar79@gmail.com <edgarvillamizar79@gmail.com>





Buenos días, adjunto remito traslado de la demanda y anexos para su notificación.


Cordialmente,

ERIKA ANDREA ARIZA VASQUEZ
Secretaria Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga
Correo: j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 6428326



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
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destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos
y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Bucaramanga, agosto 8 de 2022. 

 

 

SEÑORA JUEZ. 
Dra. ANA LUZ FLOREZ MENDOZA. 
JUEZ CUARTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA. 
E.                                  S.                         D.  
 
 
RADICADO: 2022- 0088-00 
DEMANDANTE. GINA MARCELA ARDILA ACEVEDO. 
DEMANDADO. EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR. 
 
 
OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ, mayor, vecina de Floridablanca, 
con C.C. 37.827.735 de Bucaramanga, Abogada, con T.P. 37056 D-1 
del C.S.J.Con correo electrónico olgam9@gmail,com  actuando en 
calidad de Apoderada Judicial del Señor EDGAR ENRIQUE 
CALDERON VILLAMIZAR, Residente en la carrera  24  W #59-25 de 
Bucaramanga, mayor, con C.C. 13.542.621 de Bucaramanga, con 
Teléfono Celular N. 3043866651,correo electrónico 
edgarvillamizar79@gmail.com,  respetuosamente manifiesto a la 
Señora Juez, que procedo a contestar la demanda en el proceso 
ejecutivo de Alimentos, adelantada por GINA MARCELA ARDILA 
ACEVEDO, progenitora, de su hijo SANTIGO CALDERON ARDILA, 
dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación 
se indican: 
 

FRENTE A LOS HECHOS 
 
Respecto a los hechos enunciamos como fundamento fáctico de la 
demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los 
siguientes pronunciamientos: 
 
HECHO  PIMERO: Es cierto. 
 
HECHO SEGUNDO: Es cierto. 
 
HECHO TERCERO: Es cierto. 
 
Lo adeudado por concepto de mudas de ropa completas por el año 
2021. Es cierto. 
Año 2022. Mudas de ropa, mes de junio. Es cierto. 
 
De acuerdo al mandamiento de Pago en contra de EDGAR 
ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR y a favor de hijo SANTIGO 
CALDERON ARDILA, representado por GINA MARCELA ARDILA 
ACEVEDO, progenitora, el Juzgado resolvió: 
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CUOTAS ALIMENTARIAS. 
 
1.-Por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($1,200.000.00), correspondientes a las cuotas alimentarias de los 
meses de julio a diciembre de 2021 a razón de ($200.000.00). 
Suma consignada. 
 
2.- Por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 
CUARENTA PESOS M.CTE ($1.322.042.00 correspondiente a las 
cuotas alimentarias de los meses de enero a junio de 2022, a razón de 
220.340.00 cada cuota mensual. Suma consignada. 
 
3.- Los meses de junio y julio correspondientes a las cuotas alimentarias 
de 2022. Fueron canceladas como se consigna así: El Padre del Menor, 
EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR realizó una consignación  
a nombre de la Señora GINA MARCELA ARDILA ACEVEDO, que fue 
consignado en la cuenta a su nombre # 291-684339-46, de 
Bancolombia, el día 14 de julio de 2022, cuando no se había enterado 
de la demanda, por la suma de: TRESCIENTOS MIL PESOS M.CTE 
($300.000.00). Suma que será descontada. 
 
 
VESTUARIO. 
 
 3. Por  la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000.00) , 
correspondiente a dos mudas de ropa de diciembre de 2021. Suma 
consignada. 
 
4.- Por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS M.CTE ($220.340.00), CORRESPONDIENTE A 
LA MUDA DE ROPA DEL MES DE JUNIO DE 2022. Suma consignada. 
 
 
Se realizó por parte del Padre del Menor Señor EDGAR ENRIQUE 
CALDERON VILLAMIZAR, consignación en el BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA, el día 5 de agosto 2022 a órdenes del Juzgado Cuarto (4 ) 
de Familia de Bucaramanga en la cuenta # 680012033004. Las 
siguientes sumas que a continuación se detallan con los comprobantes 
de pago. $ 
 
 
 Quedando totalmente cancelada la obligación, según mandamiento de 
Pago.  

 
 

PRETENSIONES. 
 
 
 PRIMERA.- Que se dé por terminado el Proceso Ejecutivo de 
alimentos contra el Señor EDGAR ENRIQUE CALDERON 
VILLAMIZAR por pago total de la obligación.  
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SEGUNDA. OFICIAR A MIGRACION COLOMBIA, el levantamiento de 
la medida decretada por Juzgado. 
 
TERCERO. OFICIAR A LAS CENTRALES DE RIESGO, el 
levantamiento de la medida decretada.   
 

PRUEBAS. 
 

1. Consignación  a nombre de la Señora GINA MARCELA ARDILA 
ACEVEDO, que fue consignado en la cuenta a su nombre # 291-
684339-46, de Bancolombia, el día 14 de julio de 2022, cuando 
no se había enterado de la demanda, por la suma de: 
TRESCIENTOS MIL PESOS M.CTE ($300.000.00). 

     
2. Consignación en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, el día 5 

de agosto 2022 a órdenes del Juzgado Cuarto (4 ) de Familia de 
Bucaramanga en la cuenta # 680012033004. POR LA SUMA DE  
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.  ($2.642.380,=) 

 Quedando totalmente cancelada la obligación, según 
mandamiento de Pago.  
 

ANEXOS. 
 
1. Poder para actuar. 
2. Documentos de pruebas documentales. 

 
NOTIFICACIONES. 

 
EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR, Residente en 
la carrera  24  W #59-25, Teléfono Celular N. 3043866651                   
Correo electrónico edgarvillamizar79@gmail.com   

 
 
GINA MARCELA ARDILA ACEVEDO. Recibirá notificaciones, 
en Bucaramanga. Barrio Alarcón calle 22 #22-36 apto. 1404. 
tel. 3177218386, correo electrónico tita418@hotmail.com 

        
             La Suscrita OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ, Tel. 
3167467464 Con correo electrónico olgam9@gmail,com   
 

 
De la Señora Juez, 
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ, 
C.C. 37.827.735 de Bucaramanga,  
 T.P. 37056 D-1 del C.S.J. 
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CONSIGNACION BANCO AGRARIO 
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CERTIFICADO BANCARIO ACREDITANDO LA CUENTA DE EDGAR 

ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR 
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CERTIFICADO BANCARIO DE INGRESOS A LA CUENTA DE GINA 

MARCELA ARDILA ACEVEDO POR CONCEPTO DE $300.000,= 

ABONO A LA DEUDA DE ALIMENTOS Y $221.000 POR CONCEPTO 

PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE JULIO  
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CAPTURA PANTALLO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS 
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CAPTURA DE PANTALLA PAGO MES DE AGOSTO CUOTA DE 

ALIMENTOS  
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PODER AUTENTICADO DANDO AUTORIZACION A LA ABOGADA 

OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ
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9/8/22, 15:22 Correo: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADcyN2ZiZjNlLTRiOWEtNDc4Yi1iNjVjLTYwMzM0MDQxNGIxYgBGAAAAAABbocT3w%2FjHRaxo2WiLL… 1/1

Contestacion Demanda de Alimentos - EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR

Edgar Villamizar <edgarvillamizar79@gmail.com>
Mar 9/08/2022 1:20 PM

Para: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordialmente me dirijo a ustedes , para responder por la demanda de alimentos 

CLASE DE PROCESO - EJECUTIVO DE ALIMENTOS 

RADICADO #  680013110004-2022-00288-00

a nombre de EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR   con CC 13.542.621. BUCARAMANGA

TEL : 304 386 66 51 
 correo : edgarvillamizar79@gmail.com
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Bucaramanga, agosto 8 de 2022. 

 

 

SEÑORA JUEZ. 
Dra. ANA LUZ FLOREZ MENDOZA. 
JUEZ CUARTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA. 
E.                                  S.                         D.  
 
 
RADICADO: 2022- 0088-00 
DEMANDANTE. GINA MARCELA ARDILA ACEVEDO. 
DEMANDADO. EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR. 
 
 
OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ, mayor, vecina de Floridablanca, 
con C.C. 37.827.735 de Bucaramanga, Abogada, con T.P. 37056 D-1 
del C.S.J. Con correo electrónico olgam9@gmail,com  actuando en 
calidad de Apoderada Judicial del Señor EDGAR ENRIQUE 
CALDERON VILLAMIZAR, Residente en la carrera  24  W #59-25 de 
Bucaramanga, mayor, con C.C. 13.542.621 de Bucaramanga, con 
Teléfono Celular N. 3043866651,correo electrónico 
edgarvillamizar79@gmail.com,  respetuosamente manifiesto a la 
Señora Juez, que procedo a contestar la demanda en el proceso 
ejecutivo de Alimentos, adelantada por GINA MARCELA ARDILA 
ACEVEDO, progenitora, de su hijo SANTIGO CALDERON ARDILA, 
dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación 
se indican: 
 

FRENTE A LOS HECHOS 
 
Respecto a los hechos enunciamos como fundamento fáctico de la 
demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los 
siguientes pronunciamientos: 
 
HECHO  PIMERO: Es cierto. 
 
HECHO SEGUNDO: Es cierto. 
 
HECHO TERCERO: Es cierto. 
 
Lo adeudado por concepto de mudas de ropa completas por el año 
2021. Es cierto. 
Año 2022. Mudas de ropa, mes de junio. Es cierto. 
 
De acuerdo al mandamiento de Pago en contra de EDGAR 
ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR y a favor de hijo SANTIGO 
CALDERON ARDILA, representado por GINA MARCELA ARDILA 
ACEVEDO, progenitora, el Juzgado resolvió: 
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CUOTAS ALIMENTARIAS. 
 
1.-Por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($1,200.000.00), correspondientes a las cuotas alimentarias de los 
meses de julio a diciembre de 2021 a razón de ($200.000.00). 
Suma consignada. 
 
2.- Por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 
CUARENTA PESOS M.CTE ($1.322.042.00 correspondiente a las 
cuotas alimentarias de los meses de enero a junio de 2022, a razón de 
220.340.00 cada cuota mensual. Suma consignada. 
 
VESTUARIO. 
 
 3. Por  la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000.00) , 
correspondiente a dos mudas de ropa de diciembre de 2021. Suma 
consignada. 
 
4.- Por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS M.CTE ($220.340.00), CORRESPONDIENTE A 
LA MUDA DE ROPA DEL MES DE JUNIO DE 2022. Suma consignada. 
 
 
Se realizó por parte del Padre del Menor Señor EDGAR ENRIQUE 
CALDERON VILLAMIZAR, varias consignaciones así: 1. El 5 de agosto 
de 2022, en la oficina 9612- CB, reval Bucaramanga, consignó en el # 
de cuenta judicial 680012033004, a nombre del Juzgado 4 de Familia, 
al proceso judicial 68001311000420220028800, la suma de $2.642.380. 
 
2. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000054800, el 
día 14 de julio de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #300.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo. 
 
3. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000003700, el 
día 14 de julio de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #221.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo. 
 
4. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000023100, el 
día 5 de agosto de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #221.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo   
 Quedando totalmente cancelada la obligación, según mandamiento de 
Pago.   
 

RESUMEN 
      Valor  $3.382.680   Mandamiento de Pago, más meses sin liquidar. 
                 $3.384.380  Valor consignado por el Padre del Menor.  
                                     Consignado meses dejados de liquidar.  
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PRETENSIONES. 

 
 PRIMERA.- Que se dé por terminado el Proceso Ejecutivo de 
alimentos contra el Señor EDGAR ENRIQUE CALDERON 
VILLAMIZAR por pago total de la obligación.  
 
SEGUNDA. OFICIAR A MIGRACION COLOMBIA, el levantamiento de 
la medida decretada por Juzgado 
. 
 
TERCERO. OFICIAR A LAS CENTRALES DE RIESGO, el 
levantamiento de la medida decretada.  
 
CUARTA. OFICIAR A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSMENTOS 
PUBLICOS Y PRIVADOS DE BUCARAMANGA, con el fin de levantar 
la medida sobre el inmueble. 
 

PRUEBAS. 
 

Quedando totalmente cancelada la obligación, según 
mandamiento de Pago.  
 

Se realizó por parte del Padre del Menor Señor EDGAR ENRIQUE 
CALDERON VILLAMIZAR, varias consignaciones así: 1. El 5 de agosto 
de 2022, en la oficina 9612- CB, reval Bucaramanga, consignó en el # 
de cuenta judicial 680012033004, a nombre del Juzgado 4 de Familia, 
al proceso judicial 68001311000420220028800, la suma de $2.642.380. 
 
2. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000054800, el 
día 14 de julio de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #300.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo. 
 
3. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000003700, el 
día 14 de julio de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #221.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo. 
 
4. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000023100, el 
día 5 de agosto de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #221.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo   
 
 Quedando totalmente cancelada la obligación, según mandamiento de 
Pago.   

 
 

ANEXOS. 
 

1.Poder para actuar. 
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Se realizó por parte del Padre del Menor Señor EDGAR ENRIQUE 
CALDERON VILLAMIZAR, varias consignaciones así: 1. El 5 de agosto 
de 2022, en la oficina 9612- CB, reval Bucaramanga, consignó en el # 
de cuenta judicial 680012033004, a nombre del Juzgado 4 de Familia, 
al proceso judicial 68001311000420220028800, la suma de $2.642.380. 
 
2. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000054800, el 
día 14 de julio de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #300.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo. 
 
3. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000003700, el 
día 14 de julio de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #221.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo. 
 
4. Mediante transferencia bancaria con comprobante #0000023100, el 
día 5 de agosto de 2022, con origen de la cuenta #91234152713, con 
destino a la cuenta #291-684339-46, por la suma de #221.000.00 a 
favor de Gina Marcela Ardila Acevedo   
  
Quedando totalmente cancelada la obligación, según mandamiento de 
Pago.   
 

 
NOTIFICACIONES. 

 
EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR, Residente en 
la carrera  24  W #59-25, Teléfono Celular N. 3043866651                   
Correo electrónico edgarvillamizar79@gmail.com   

 
 
GINA MARCELA ARDILA ACEVEDO. Recibirá notificaciones, 
en Bucaramanga. Barrio Alarcón calle 22 #22-36 apto. 1404. 
tel. 3177218386, correo electrónico tita418@hotmail.com 

 

              
             La Suscrita OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ, Tel. 
3167467464 Con correo electrónico olgam9@gmail,com   
 

 
 
De la Señora Juez, 
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
OLGA MARIA MEJIA RODRIGUEZ, 
C.C. 37.827.735 de Bucaramanga,  
 T.P. 37056 D-1 del C.S.J. 
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CERTIFICADO BANCARIO QUE ACREDITA LA CUENTA A 

NOMBRE DE EDGAR ENRIQUE CALDERON VILLAMIZAR  
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CERTIFICACION DE TRANSFERENCIA BANCARIA A GINA 

MARCELA ARDILA ACEVEDO – ABONO A DEUDA Y CUOTA DE 

ALIMENTOS MES DE JULIO  
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CAPTURA DE PANTALLA DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS  
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PANTALLAZO PAGO MES DE AGOSTO – ALIMENTOS  
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