14/9/22, 12:57 Correo: Juzgado 06 Familia - Santander - Bucaramanga - Outlook

Fwd: 2019-259

Oscar Villamizar rodriguez <oscarvillamizarrodriguez@gmail.com>
Mié 14/09/2022 12:01 PM

Para: Juzgado 06 Familia - Santander - Bucaramanga <jO6fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (712 KB)
CamScanner 08-23-2022 15.54.pdf;

---------- Forwarded message ---------

De: Oscar Villamizar rodriguez <oscarvillamizarrodriguez@gmail.com>
Date: mar, 23 ago 2022 a la(s) 16:00

Subject: 2019-259

To: <j06fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>, Oscar Villamizar rodriguez
<oscarvillamizarrodriguez@gmail.com>

Buen Dia
Apreciada Rama judicial
Adjunto memorial de liquidacién del crédito.

Atentamente
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Senores:

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
Bucaramanga, Santander

Radicado: 68001311000620190025900

Referencia: Proceso Ejecutivo de Alimentos

Demandante: SILVIA JULIANA LOZANO MEDINA en representacion de YORLEY KARIME

VILLAMIZAR LOZANO
Demandado: OSCRA VILLAMIZAR RODRIGUEZ

Cordial Saludo,

Actuando bajo las excepciones que confiere la ley en especial, referentes al Proceso de Alimentos,
retencion de dineros por cuotas alimentarias, me permito adjuntar al presente memorial la actualizacion
de la liquidacion del crédito a fecha 15 de agosto de 2022, en calidad de demandado, OSCAR
VILLAMIZAR RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, Santander

Referencia. Memorial de fecha 22 de agosto de 2022
Liquidacion del Crédito a corte de 15 de agosto de 2022.

identificado con la cédula de ciudadania No. 13.874.118.

Adjunto Liquidacion del crédito a fecha 15 de agosto de 2022, con el dinero retenido en calidad de

demandado asi:

2019

2020

Ta,sa(( - Valor Total
s | Retenido
Junio $ 150.000 0,5 $ 189.309
Julio $ 150.000 0,5 $165.921
[Julio $150000 | 05 $203.178
Agosto J 05 $ 198.650
Agosto | | $ 182.296
Septiembre | $330.535
Septiembre | $99.405
|Octubre r'};$.ﬁ7152.512
Octubre $ 183.592
Noviembr 170,868
Noviembre 196.504
Diciembre 1.940
Diciembre 615
Enero 3
Enero_ A, '
Febrg;jéj
Febrero
Marzo
Mar,
Abril
M,a;.

R O



| Junio * $ 150.000 0,5 $131.712
| Mulio $ 150.000 0,5 $131.712
| Tulio | $150.000 0,5 $131.712
| Agosto $150.000 0,5 $131.712
\ | Agosto | $150.000 0,5 $ 131712
Septiembre | $150.000 0,5 $ 131.712
\ ‘Septiembre | $150.000 | 05 | $193.740
| Octubre O $150.000 | 05 $170.517
| Octubre L $150.000 0,5 $ 174.409
‘Noviembre | $150.000 0,5 $ 180.500
| Noviembre $ 150.000 0,5 $225.413
| Diciembre $ 150.000 0.5 $ 193.081
| | Diciembre $ 150.000 0.5 $ 188.623
' Enero $ 150.000 0.5 $ 204.756
| ' Enero $ 150.000 0,5 $201.863
‘\ Febrero $ 150.000 0,5 $195.901
| Febrero $ 150.000 0,5 $195.106
| Marzo $ 150.000 0,5 $191.220
| Marzo $ 150.000 0.5 $ 183.439
' Abril $ 150.000 0,5 $213.504
| Abril $ 150.000 0,5 $195.239
} Mayo $ 150.000 0,5 $156.377
Mayo $ 150.000 0,5 $210.731
Junio $ 150.000 0,5 $216312
2021 | Julio $150000 | 05 | $211352
Julio 150000 | 05 $189.452
Agosto $ 150.000 103.118
! Agosto $ 150.0¢ 79374
Septiembre $ 150, 29
)  Septiembre $ 150 »
; Octubre $ _::‘5 ]
( Octubre Sl
J Noviembre $ 1
Noviembre $
Diciembre E
Diciembre
Enero b
Enero i
Febrero o
Febrero
Marzo
Marzo
202 |Abril




| lAgosto | $150000 |

05 | $242.992
$14.431.659

El valor adeudado a corte 26 de octubre de 2021 es la suma de $8.107.206, ms los intereses por el
valor de $254.301,21. Valor superado por los descuentos realizados. Motivo por el cual solicito la
terminacion del proceso y la solicitud de desembargo del salario por mi parte devengado.

Quedo atento de una respuesta preventiva, oportuna, y dentro del marco legal.

Cordialmente,

CA{ 4

OSCAR VILLAMIZAR RODRIGUEZ
C.C. No. 13.874.118.
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