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CONSTANCIA: Al despacho de la señora Juez. Sírvase proveer para lo que estime 
pertinente. Bucaramanga, 9 de febrero de 2023. 
 
 
Claudia Consuelo Sinuco Pimiento 
Secretaria 

 
JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA 
Bucaramanga, veintitrés de Febrero de Dos Mil Veintitrés 

 
Mediante providencia de fecha 14 de diciembre de 2022, el Despacho requirió al señor 
JIMMY ALEXANDER OVALLE ALMEIDA para que diera cumplimiento al Literal C Numeral 1 
de la Conciliación No. 001 del 15 de enero del 2019, y procediera a cancelar los gastos de 
estudios de sus hijas JOHLEXA y ALEJANDRA OVALLE CUEVAS de los años 2020 y 2022, 
en atención a lo denunciado por la señora JOHANNA MILENA CUEVAS CELY. 
 
Pues bien, el pasado 11 de enero el señor JIMMY ALEXANDER OVALLE ALMEIDA dio 
respuesta a dicho requerimiento, en donde aporta la relación de gastos presentados hasta 
el momento por la señora JOHANNA MILENA CUEVAS CELY, con su debido soporte. 
 
Asimismo, aporta los gastos ordinarios que no fueron cubiertos por la demandante, debido 
a que, de acuerdo con lo señalado por el demandado, la señora CUEVAS CELY le ha 
dejado a las niñas JOHLEXA y ALEJANDRA en periodos de tiempo que a ella le 
correspondía tenerlas, sin que hiciera aporte alguno. 
 
En este orden de ideas, se ordena PONER EN CONOCIMIENTO de la señora JOHANNA 
MILENA CUEVAS CELY el escrito presentado por el señor JIMMY ALEXANDER OVALLE 
ALMEIDA el pasado 11 de enero, para lo que considere pertinente. 
 
Se les recuerda que el presente proceso se encuentra terminado y archivado desde hace 
más de dos años. 
 
Por lo que, si alguna de las partes pretende modificar lo acordado en dicha diligencia y/o 
solicitar el cobro ejecutivo únicamente de los gastos de educación o salud, deberán iniciar 
el trámite correspondiente ante la autoridad competente para ello. 
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RV: OFICIO COMUNICA REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO ACUERDO RAD. 2018-397

Juzgado 08 Familia - Santander - Bucaramanga <j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 11/01/2023 8:16

Para: Carlos Andres Borja Pinzon <cborjap@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Alexander Ovalle <jaovallea@gmail.com>

Enviado: miércoles, 11 de enero de 2023 7:00 a. m.

Para: Juzgado 08 Familia - Santander - Bucaramanga <j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: OFICIO COMUNICA REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO ACUERDO RAD. 2018-397
 
Buen día, dado el rechazo del correo enviado el 27 de dic. de 2022, he reprogramado el reenvío para la fecha indicada en el
mensaje, 11-ene-2023:
Gracias.


---------- Forwarded message ---------

De: Alexander Ovalle <jaovallea@gmail.com>

Date: mar, 27 dic 2022 a la(s) 14:40

Subject: Re: OFICIO COMUNICA REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO ACUERDO RAD. 2018-397

To: Juzgado 08 Familia - Santander - Bucaramanga <j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>


Buena tarde.

Atendiendo la presente solicitud, adjunto pdf con los respectivos soportes incrustados y explicación de los gastos en mención.
Gracias por la atención prestada.

El vie, 16 dic 2022 a la(s) 11:45, Juzgado 08 Familia - Santander - Bucaramanga (j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

Buenos días:


Remito archivo adjunto la providencia de fecha 14 de diciembre del presente añ o, para que proceda de
conformidad con el requerimiento allí referido.


Cordialmente, 



JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA
Palacio de Justicia Oficina 220

PARA CONSULTA DE TRASLADOS, ESTADOS ACTAS DE AUDIENCIAS Y PROVIDENCIAS. AQUI

mailto:jaovallea@gmail.com
mailto:j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-008-de-familia-de-bucaramanga&data=05%7C01%7Ccborjap%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C87d32ee25fa841c88ef608daf3d608b5%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638090397857946995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VGqjxArkXkID8kw1AGS3fZgagk8mudhChs65jDDEOPc%3D&reserved=0


PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DE PROVIDENCIAS CON FIRMA ELECTRÓNICA; AQUI

Antes de imprimir piense si definitivamente es necesario hacerlo. Ahorre papel. Cuidemos el medio ambiente!





POR FAVOR, ACUSAR RECIBIDO
Cualquier comunicación debe ser enviada únicamente por correo electrónico y todos los documentos EN FORMATO PDF 
Advertencia: El horario hábil de este Juzgado corresponde a aquel comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. En el caso de
recepción de memoriales por fuera de este horario, se entenderá como recibido el día hábil siguiente. ART 109 C.G.P



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier
copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.

-- 

Cordialmente.
Alexander Ovalle


-- 

Cordialmente.
Alexander Ovalle


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2FFirmaElectronica%2FvalidarDocumento&data=05%7C01%7Ccborjap%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C87d32ee25fa841c88ef608daf3d608b5%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638090397857946995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qRdpxEht2PzVV6mXu62c0nbbH8rtqaxWcE3ZDJfQm8w%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-008-de-familia-de-bucaramanga&data=05%7C01%7Ccborjap%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C87d32ee25fa841c88ef608daf3d608b5%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638090397857946995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VGqjxArkXkID8kw1AGS3fZgagk8mudhChs65jDDEOPc%3D&reserved=0


Señor
Juez Octavo de Familia de Bucaramanga 
E. S. D.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud recibida mediante comunicación vía correo electrónico, el día viernes,
16  de  diciembre  de  2022,  con  asunto  “”OFICIO  COMUNICA  REQUERIMIENTO
CUMPLIMIENTO ACUERDO RAD. 2018-397, en relación a la presentación de constancia de
los  pagos  realizados  a  la  señora  Johanna  Milena  Cuevas,  debido  a  que  argumenta
incumplimento por mi parte, para los años 2020 y 2022, procedo:

Relación de Gastos presentados hasta el momento por la sra Johanna.

Estos son los gastos presentados por la sra Johanna, los cuales llevo bien organizados, con la
respectiva validación de soporte y argumentación, donde:

Fecha: La del documento de soporte o de causación del gasto.
Concepto y archivo: Nombre completo del archivo, descriptivo del gasto, con el valor al final
para fácil referencia.
Soporte: Columna para establecer su validación: 1 para afirmativo, 0 para negativo, en blanco
sería por definir.

Fecha Concepto y archivo Valor mitades Soporte
2020-01-14 20200114-Johlexa-Confección-Camisa-x16000.jpg 16.000 1
2020-01-18 20200118-morrales-x105400.jpg 105.400 1
2020-01-25 20200125-Johlexa-Alejandra-Zapatos-Colegiales-x35000.jpeg 35.000 1
2020-01-26 20200126-Botellas-Camisas-Escolares-x46980.jpg 46.980 1
2020-01-31 20200131-Cuadernos-x4650.jpg 4.650 1
2020-02-01 20200201-Adhesivo-Colegial-x1000.jpeg 1.000 1
2020-02-01 20200201-Camisa-Blanca-Colegial-x8520.jpeg 8.520 1
2020-02-01 20200201-Johlexa-Alejandra-útiles-x45675.jpeg 45.675 1

Total: $263.225

De similar forma, estos son los pagos que he realizado:

Fecha Concepto y archivo Valor Soporte
2020-01-24 20200124-RCM-2020-1-Pago-a-Johanna-Escolares-x96000.jpg 96.000 1
2020-02-02 20200202-RCM-2020-2-Pago-a-Johanna-Escolares-x182540.jpg 182.540 1

Total: $278.540

Soportes:
20200124-RCM-2020-1-Pago-a-Johanna-Escolares-x96000.jpg



20200202-RCM-2020-2-Pago-a-Johanna-Escolares-x182540.jpg

Ahora presento extracto, sólo de las años citados (2020 a 2022):

Gastos extraordinarios que tiene pendientes la sra Johanna:

Fecha Concepto y archivo
Valor

completo
Soporte

2021-01-30
20210130-Alejandra-RECAUDO-CUOTA-MODERADORA-NIVEL2-
x14000.pdf 14.000 1

2021-08-25
20210825-Johlexa-RECAUDO CUOTA MODERADORA NIVEL1-
x3500.pdf 3.500 1

2021-09-30 20210930-Johlexa-Lentes-x310000.jpg 310.000 1
2021-11-29 20211129-PagoSeguro-2022-Alejandra-x15000.jpg 15.000 1
2021-11-29 20211129-PagoSeguro-2022-Johlexa-x15000.jpg 15.000 1

2022-03-23
20220323-Alejandra-RECAUDO CUOTA MODERADORA NIVEL1-
x3700.pdf 3.700 1

2022-10-10
20221010-Alejandra-RECAUDO CUOTA MODERADORA NIVEL2-
x14700.pdf 14.700 1

2022-12-13

20221213-Johlexa-Alejandra-Gastos-Generales-InGaMis-
x140000.jpg

Nota: Este valor debió cancelarlo la sra Johanna iniciando el año 
escolar, sin embargo tuve que cancelarlo en diciembre para obtener 
el paz y salvo de las niñas, incluso, parte de estos gastos generales 
era para la convivencia, que la tuve que pagar para cada niña en su 
momento, el día que realicé el pago, no tenían papelería, me dieron 
un papelito diminuto con los valores a mano, por lo cual debo 
solicitar soporte. 140.000 0

2022-06-15
20220615-Johlexa-Campamento-y Seguro-Iglesia-Junio-23a27-
x170000.jpg 170.000 1

2022-10-07
20221007-Alejandra-Campamento-ySeguro-Iglesia-Octubre-14a17-
x170000.jpg 170.000 1

Suma: $855.900

Soportes:



20210130-Alejandra-RECAUDO-CUOTA-MODERADORA-NIVEL2-x14000.pdf



20210825-Johlexa-RECAUDO CUOTA MODERADORA NIVEL1-x3500.pdf



20210930-Johlexa-Lentes-x310000.jpg



20211129-PagoSeguro-2022-Alejandra-x15000.jpg



20211129-PagoSeguro-2022-Johlexa-x15000.jpg



20220323-Alejandra-RECAUDO CUOTA MODERADORA NIVEL1-x3700.pdf



20221010-Alejandra-RECAUDO CUOTA MODERADORA NIVEL2-x14700.pdf



20220615-Johlexa-Campamento-y Seguro-Iglesia-Junio-23a27-x170000.jpg



20221007-Alejandra-Campamento-ySeguro-Iglesia-Octubre-14a17-x170000.jpg



Gastos ordinarios no cubiertos por la sra. Johanna:

De otra parte, la sra Johanna me ha dejado las niñas en periodos de tiempo que a ella le
correspondía  tenerlas,  ante  lo  cual,  procurando  mejores  condiciones  para  ellas,  estuve
totalmente de acuerdo,  sin  embargo,  nunca realizó  ningún aporte  ni  reconocimiento de los
costos que naturalmente se originan en mi tenencia de las niñas, en periodos que estarían a
cargo de la sra Johanna.

Haciendo un cálculo básico, nada más por alimentación, con valores mínimos y sin contar con 
media mañana y media tarde:
Desayunos 3.000 x 2 = 6.000
Almuerzos 7.500 x 2 = 15.000
Comidas 3.000 x 2 = 6.000
El día, por ambas niñas: 27.000 x 30 días = $810.000 al mes.

Lo anterior sin contar consumo de servicios, que dado al confinamiento en 2020, fue mayor de
lo normal, clases virtuales causaron mayor consumo de energía eléctrica, servicio de Internet de
mayor calidad, útiles escolares extras, etc.

A continuación, presento una estimación, de los mínimos costos, a que daría lugar de acuerdo a
las circunstancias:

Fecha Observación Valor

2020-01-01

De acuerdo a conciliación del 15 de enero de 2020, RAD 218-397, en Juzgado
08  de  Flia,  empieza  alternancia  de  semestres  desde  2020  hasta  la  fecha,
iniciando la sra. Johanna con el primer semestre (01 de enero a 30 de junio)

Desde mediados de enero, la sra. Johanna y familia empiezan maltratos fuertes
a las niñas, me dificultan comunicación con ellas.

2020-03-20 Acudo a CAI y la sra. Johanna me restablece la comunicación con las niñas.

2020-03-23
Ese  23  de  marzo,  lunes  festivo,  la  sra.  Johanna  me  entrega  las  niñas
anticipadamente, obvio las recibí para que estuvieran mejor.

2020-03-25 Empieza confinamiento de la pandemia.

2020-04-01 Abril / 2020, alimentación 810.000

2020-05-01 Mayo / 2020, alimentación 810.000

2020-06-01 Junio / 2020, alimentación 810.000

2020-07-01
Julio / 2020. Empieza semestre que ya me corresponde con las niñas, hasta
diciembre 31.

2021-01-01
Enero /  2021, empieza semestre correspondiente a la sra.  Johanna con las
niñas.

Finalizando  abril,  la  sra.  Johanna  me  insiste  para  que  le  reciba  las  niñas
anticipadamente, pero yo tenía una reforma en el apartamento, por lo cual lo
estuve aplazando.

Nuevamente la sra. Johanna me entrega las niñas anticipadamente a finales de
mayo.

2021-06-01 Junio / 2021, alimentación 810.000

De julio 01 a diciembre 31, mi periodo con las niñas.

2021-12-31 Dic. 31 / 2021, Vuelven las niñas con la sra. Johanna

2022-04-01

En abril  las niñas estuvieron conmigo más tiempo de lo normal, además de
Semana Santa, por insistencia de la sra. Johanna. Sin embargo no relaciono
gastos.

2022-05-01

Hasta el momento, la sra. Johanna no me ha presentado relación de gastos
para pagar mi respectiva mitad, en mayo, en chat de Telegram, consulta que si
le voy a pagar el 50% de gastos, pero sin ningún reporte o relación de los
mismos.

La sra. Johanna me envía, aprovechando visita de las niñas,  en una bolsa,
junto con unas radiografías, soportes de dichos gastos, para que yo haga la
tarea de sacar las cuentas y elaborar el reporte.

De mi parte, al no contar con tiempo, por cuestiones laborales y académicas,



Fecha Observación Valor
no pude revisarlos, pasó el tiempo y ella me los pide, pensé que ya se los
había  devuelto,  pero  no,  los  encontré  el  pasado  viernes  23  de  diciembre
cuando buscaba mis soportes para atender la presente solicitud, los cuales, le
devolveré a la mayor brevedad.

Nuevamente, de forma anticipada, la sra  Johanna, el 07 de junio ya me estaba
insistiendo  que  le  reciba  las  niñas,  no  lo  hice  antes  por  carga  laboral  y
académica.

2022-06-01

Desde el viernes 17 de junio, las niñas, anticipadamente, retornan conmigo,
hasta la fecha (2022-dic-27), entonces relaciono sólo gastos de medio mes:
810.000/2 = 405.000 405.000

2022-07-01 Julio / 2022 ya inicia el semestre que me corresponde estar con las niñas.

Total: $3.645.000

De acuerdo a lo expuesto anteriormente:

Gastos presentados hasta el momento por la sra Johanna: $263.225

Pagos que he realizado: $278.540

Diferencia a favor mío: ($15.315)

Gastos extraordinarios, de 2020 a la fecha, que tiene pendientes la sra Johanna: $855.900

Gastos ordinarios, de 2020 a la fecha, no cubiertos por la sra. Johanna: $3.645.000

La sra. Johanna me adeuda: $4.500.900

Siendo  el  27  de  diciembre  de  2022,  sin  otro  particular  y  esperando  haber  atendido
satisfactoriamente la solicitud, me despido respetuosamente.

J. Alexander Ovalle A.
c.c. 91.294.647 de Bucaramanga


