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SOLICITUD RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION CONTRA EL
AUTO RAD 660/2022

judicial@wmabogadosasociados.com <judicial@wmabogadosasociados.com>
Vie 13/01/2023 11:51 AM

Para: Juzgado 07 Civil Municipal - Atlantico - Barranquilla <cmun07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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MEMORIAL REPOSICION Y APELACION DEL AUTO RAD 660-2022.pdf;

Senor
JUEZ SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA.
E. S. D.

REF: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: SCOTIABANK COLPATRIA
DEMANDADO: HIMERA BEATRIZ FERNANDEZ PABA
RAD: 660/2022

WILSON MAZENETT VILLANUEVA, en mi calidad de apoderado judicial de la parte actora, de
manera cordial acudo a su despacho para interponer RECURSO DE REPOSICION Y EN
SUBSIDIO DE APELACION, contra el auto de fecha 19 de diciembre de 2022, y notificado por
estado el dia 11 de enero de 2023, por las siguientes consideraciones; si bien es cierto que el
poder otorgado restringe la facultad de recibir el pago de la deuda, no significa esto que el
suscrito recibio el dinero de la deuda, por el contrario el dinero fue cancelado directamente en
las Oficinas del Banco demandante segun oferta de pago aceptada, cancelando directamente
la demanda a su numero de crédito en las oficinas del banco.

Me permito aporta carta de aprobacion para el pago total, volante de consignacion del pago en
caja del banco Colpatria y la autorizacion del banco para proceder a radicar el memorial de
pago total.

Por lo anterior, sirvase reponer el auto en mencion y decretar la terminacion.

Acuse recibo y tramite,

Sin mds en particular, me suscribo.

WILSON MAZENETT VILLANUEVA

Telefono Oficina: 035-3027669

Celular personal: 3008151035

Celufijo Oficina: 3023818606

Carrera 49 No. 75-30 Oficina 203 Edificio Puerta de Oro

Correo Electronico: gerenciajuridica@wmabogadosasociados.com
Barrangquilla — Colombia
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Dr. WILSON ALBERTO MAZENETT VILLANUEVA

ABOGADO
Seror
JUEZ SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA.
E. S. D.

REF: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: SCOTIABANK COLPATRIA

DEMANDADO: HIMERA BEATRIZ FERNANDEZ PABA
RAD: 660/2022

WILSON MAZENETT VILLANUEVA, en mi calidad de apoderado judicial de la parte
actora, de manera cordial acudo a su despacho para interponer RECURSO DE
REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION, contra el auto de fecha 19 de diciembre
de 2022, y notificado por estado el dia 11 de enero de 2023, por las siguientes
consideraciones; si bien es cierto que el poder otorgado restringe la facultad de recibir el
pago de la deuda, no significa esto que el suscrito recibié el dinero de la deuda, por el
contrario el dinero fue cancelado directamente en las Oficinas del Banco demandante
segln oferta de pago aceptada, cancelando directamente la demanda a su nimero de
crédito en las oficinas del banco.

Me permito aporta carta de aprobacién para el pago total, volante de consignacion del
pago en caja del banco Colpatria y la autorizacién del banco para proceder a radicar el
memorial de pago total.

Por lo anterior, sirvase reponer el auto en mencién y decretar la terminacion.

Del sefior Juez, atentamente,

L

WILSON ALBERTO MAZENETT VILLANUEVA
C.C. # 72.195.529 de Barranquilla
T.P. # 88,950 del C.’J

Firma valida de conformidad con los articulos 10y 11 del decreto 491 de 2020

Carrera 49 No.75-30 Ofc 203.
Teléfonos: 3027669. Cel. 3008151035
Barranquilla



Scotiabank.

Elementos enviados
Elementos eliminados
Configuracién de cuenta

De: Alzate Gaitan, Gina <gina.alzate@scotiabankcolpatria.com>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 9:44 a. m.
Para: Alvira Arboleda, Carlos <carlos.alvira@scotiabankcolpatria.com>

CC: Osorio Rosas, Ana <ana.osorio@scotiabankcolpatria.com>; Lopez Gomez, Andrea <andrea.lopez@scotiabankcolpatria.com>; Martinez Aroca, Diego <diego:

com>; Martinez Morales, Hernan <hernan.

Asunto: RE: ASIGNACION INMEDIATA APROBACION NEGOCIACION CC 32650282 HIMERA BEATRIZ FERNANDEZ

Hola,

Aprobado.

Gina Alexandra Alzate Gaitin
|
Vicepresidencia Senir de Ricsgos

Gerencia Riesgo Retail

Gerente Estrategia Riesgo Cobranzas

Cra’7 N° 2489, iso 22 Tore Colpatsia, Bogots, Colombia

T 457-1- 7456300, Ext 3111

gina.alzate@scotiabankcolpatria.com
www.scotiabankcolpatria.com

*Scotiabank es una marca regisirada de The Bark of Nova Scotia, utiizada bajo icencia

Lanformacien utiizada por fia a 1a cual esta dirigido. Si no es usted

ol destinataro autorizado, cual diusion  es sancionada por la ley. Sipor error el mensaje

CONFIDENTIAL. The informtion contained in for the recipient, may be privieged and protocted from disclosure. I the feader

of this message is not the intended recipient, o an employee g this message (o the please be copying of P [
2 plying itfrom your computer.

De: Alvira Arboleda, Carlos <carlo: i com>

Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 05:34 p. m.
Para: Alzate Gaitan, Gina <gina.alzate@scotiabankcolpatria.com>

CC: Osorio Rosas, Ana <ana.osorio@scotiabankcolpatria.com>; Lopez Gomez, Andrea <andrea
Diego <diego2.martir i

ia.com>; Martinez Aroca,
com>; Martinez Morales, Hernan <hernan com®>

Asunto: RE: ASIGNACION INMEDIATA APROBACION NEGOCIACION CC 32650282 HIMERA BEATRIZ FERNANDEZ

Buen dia Gina,

Agradecemos tu VoBo con la siguiente negociacion:

Atribucién:
Gerente E.R.C.
(por baja de plan)

CARTERA
CASTIGADA CO

N° de Obligacién 107410015663
Fecha de D 2018/11/30
Saldo Capital 36,023,391.22
Saldo Total Sin Gastos $ 41.758.694
Saldo Total Con Gastos 51,670,613.56
Saldo Vencido Con Gastos 20,617,780.99
Seguros / Otros Cargos 426.435
% /GdC 23,80%
Plazo del credito 84
Cuotas 47
Cuotas en Mora 8
Motivo Mora Desempleo
Fecha de castigo 30/08/2022
Plan de castigo sistema

C21 Plan 30%
(Marca)
Plan de castigo propuesto C18 Plan 25%
Pago del cliente $ 11.700.000

11.700.000
% de K 25,05%
Valor que ingresa a Capital | $ 9.024.292
Valor de otros Cargos $ 426.435
Valor de F i $ 2.249.273
Desc K Is 26.999.099

Estos son los argumentos por parte de nuestra direccién para poder otorgar VoBo a la propuesta:

MOTIVO DE MORA:

Enfermedad ( parkinson); por un mal procedimiento que le hicieron donde tiene inmovilizado medio cuerpo

VALOR INGRESOS MENSUALES : sin ingresos; dependia de su hijo pero informa que en un hurto fue asesinado y ahora vive de la caridad de su familia.
PROCEDENCIA DEL DINERO: Indica que el dinero proviene de ayuda familiar.

MEDIDA CAUTELAR EFECTIVA: No hay medida cautelar efectiva.

Proceso cjecutivo: demanda presentada en octubre 2022, a Ia fecha no ha sido admitida.

Pago inmediato.

Para el crédito ***3014 espera poder presentar propuesta en el mes de diciembre 2022.

No ok wN

Cordialmente,

Carlos Julio Alvira Arboleda |
Vicepresidencia Operaciones & Tecnologia

Gerencia Collections

Coordinador Fabrica de Negociaciones

ia.com>

Cerrar sesion
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gerencia'!uridica@wmabogadosasociados.com

De: Bohorquez Obando, Alejandra <a|ejandra.bohorquez@scotiabankcolpatfia-com>
Enviado el: miercoles, 14 de diciembre de 2022.4:31 p. m.

Para: judicial@wmabogadosasociados.com; gerenciajuridica@wmabogadosasociados.com
cc: Alvear Romero, Liliana; Linares Rodriguez, Edwin; Valero Gaitan, July

Asunto:

AUTORIZACION RADICACION TERMINACIONES 14-12-2022

Buenas Tardes, Doctor(a).

Realizadas las validaciones en el sistem
canceladas, en vista de lo
modelo que fue remitido

a se observa que las obligaciones que se relacionan fueron normalizadas o

anterior agradecemos elaborar y radicar el memorial de terminacion de acuerdo al
por el drea de Legal Collections .

~ OBLIGACION

e e

107410015663

___TIPO DE TERMINACION

Hipo om0~

PAGO TOTAL

Previo a radicar el memorial, es indispensable que revise los siguientes parametros:

1. Que no exista embargo de remanentes y/o Persecucién terceros
2.Quetodas las obligaciones que se estan ejecutando dentro del
¢n mora superior por favor abstenerse de radicar la terminacién.

3. Tener presente en virtud a la Politica Integral se debe tramitar firma de nuevo pagaré para obligaciones de
consumo y vehiculo normalizadas independiente del monto que se adeude.

proceso tengan morainferior a 30 dias, si hay alguna

El dia en que radique el memorial ante el Juzgado,

debe grabar la etapa de TERMINADO en SCS CYBER, asi
mismo cuando se decrete la terminacién por parte

del Juzgado debe realizar la anotacién en el aplicativo,

51 no pueden ver al cliente en SCS CYBER por favor remitir correo al Buzén de estrate

el usuario de SCS CYBER (st appc Gbranzas@colpatria.com Ext. 3435) con copiaasu
ue les permita ver el cliente por ese

gia informando el nombre

abogado coordinador, para
dia y puedan grabar la respectiva etapa de TERMINADO.

NOTA : Si existe justificacion para no radicar autorizacién por favor grabar en SCS CYBER el motivo
respectivo y no darle tramite a la instruccion enviada,

CA

Cordialmente,

Alejandra Bohorquez Obando | /i oriren denc

fite

a Tecnologia y Operaciones

® Scotiabank (®) cOLPATRIA

Calle 12B N°7 - 90 Piso 3, Bogota D.C., Colombia,
T.+ 571+ 7466300 Extension 3138

rquez@scotiabankcolpatna com

ankeolpatna con
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