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APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO RAD 2022-00184

juridicoS@marthajmejia.com <juridicoS5@marthajmejia.com>
Lun 18/12/2023 11:59

Para:Juzgado 04 Pequefias Causas Competencia Mdltiple - Cauca - Popayan <j04prpcppn@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (1 MB)
LIQUIDACION DE CREDITO - NAVIA URREGO JUAN DAVID.pdf;

SENOR

JUZGADO CUARTO DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE
POPAYAN

j04prpcppn@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA : EJECUTIVO

DEMANDANTE : BANCO AV VILLAS

DEMANDADO : NAVIA URREGO JUAN DAVID CC 1061751529

RADICADO : 2022-00184

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, mayor de edad, vecina de la ciudad de Cali, de
condiciones civiles conocidas por su Despacho, obrando en calidad de apoderada judicial de la
parte demandante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me
permito aportar la liquidacion del crédito en formato PDF.

Cordialmente,

Diana Catalina Otero Guzman

Coordinador juridico

juridice 5 fimarthajmejia.com

Martha J Mejia A&A Ltda

Call Center (2) 4852318 — 8895271 EXT 8115
Santiago de Cali

about:blank 171



ABOGADOS & ASOCIADOS

Ed. Residencias Aristi

Cra9 No 9-49 PISO 11

PBX: 889-52-71

E-mail juridicoS@marthajmejia.com
Cali - Colombia

SENOR

JUZGADO CUARTO DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
DE POPAYAN

j04prpcppn@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA : EJECUTIVO

DEMANDANTE : BANCO AV VILLAS

DEMANDADO : NAVIA URREGO JUAN DAVID CC 1061751529
RADICADO : 2022-00184

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN, mayor de edad, vecina de la ciudad de Cali,
de condiciones civiles conocidas por su Despacho, obrando en calidad de
apoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, por
medio del presente escrito me permito aportar la liquidacién del crédito, pretendido
en el siguiente:

Pagaré No. 2873436 por $20.830.960 M/CTE (VEINTE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS)

Renuncio notificacién y ejecutoria de auto favorable.

Del sefior Juez,

Atentamente,

DIANA CATALINA OTERO GUZMAN
CC. No. 1.144.043.088 de Cali
T.P.No.342.847 del C.S.J

CMV-AV-5495



juridico5@marthajmejia.com

De: Asleidy Guerrero Garcia <guerreroag@bancoavvillas.com.co>

Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 12:49 PM

Para: JURDICO MARTHA J MEJIA A&A Ltda

cc: juridico5@marthajmejia.com; gerencia@marthajmejia.com

Asunto: RE: SOLICITUD LIQUIDACIONES DE CREDITO - MARTHA J MEJIA A&A LTDA
1061751529 NAVIA URREGO JUAN DAVID

Datos adjuntos: Liquidacion mes 2873436 Navia Urrego Juan David.pdf
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Buen dia,

Adjunto liquidacién crédito 2873436, a partir de 28/03/2022 con el capital $16.378.787 con tasa pactada vs. maxima legal sin superar
el tope de usura, mas el calculo de intereses moratorios a la fecha. CARTERA CEDIDA 31JUL22 A DE E-CREDIT

Validar la informacién antes de presentar al juzgado y en caso de requerir modificaciones, por favor informar.

Cualquier informacion adicional, con gusto sera atendida.

Cordialmente, ,@f
o
AL

Asleidy Guerrero Garcia Gerencia Gestion y Normalizacion de Activos
Apoyo Judicial y Saneamiento Vicepresidencia Analitica y Riesgos Financieros
Centro de Costos 1308 Tel: (57 1) 2419600 Ext 48337

guerreroag@bancoavvillas.com.co | Banco AV Villas
Bogota, Colombia

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco AV Villas. Se encuentran dirigidos
solo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste
y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenoslo y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro
tipo de dato contenido en este correo electrénico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderan como personales y de ninguna
manera son avaladas por el Banco. Gracias.

De: JURDICO MARTHA J MEJIA A&A Ltda <juridico@marthajmejia.com>
Enviado el: sabado, 25 de noviembre de 2023 11:11 a. m.

Para: Asleidy Guerrero Garcia <guerreroag@bancoavvillas.com.co>

CC: juridico5@marthajmejia.com; gerencia@marthajmejia.com

Asunto: SOLICITUD LIQUIDACIONES DE CREDITO - MARTHA J MEJIA A&A LTDA

*** CORREO EXTERNO:PRECAUCION AL ABRIR Y/O RESPONDER Si usted sospecha de la procedencia y/o contenido de este correo,
envielo ADJUNTO EN UN NUEVO CORREO al correo de ciberseguridad ***

Buen dia Asleidy Guerrero, cordial saludo
Remito solitud de liquidacién de crédito para el respectivo tramite.

Agradezco su colaboracion

Cordialmente,



Grupo

ANVAL & Banco AV villas

LIQUIDACION CREDITOS

OBLIGACION 2873436 TITULAR
FECHA LIQUIDACION 13 de diciembre del 2023 NAVIA URREGO JUAN DAVID
FECHA MORA 28 de marzo del 2022
CAPITAL ADEUDADO 16.378.787 DATOS LIQUIDACION
TASA PACTADA 11,35% CAPITAL ADEUDADO 16.378.787
INTERESES MORA 4.452.173
DIAS A LIQUIDAR 625 TOTAL LIQUIDACION 20.830.960
MESES A LIQUIDAR 22
Id FECHA tasa pactada mora Tasa Usura Var (a) Tasa I\-Ilensual Dias Capital Interes de Mora
Aplicada
1 31/03/2022 17,03% 27,71%|032022 17,03% 3 16.378.787 21.178
2 30/04/2022 17,03% 28,58%|042022 17,03% 30 16.378.787 213.020
g 31/05/2022 17,03% 29,57%|052022 17,03% 30 16.378.787 213.020
4 30/06/2022 17,03% 30,60%)062022 17,03% 30 16.378.787 213.020
5 31/07/2022 17,03% 31,92%|072022 17,03% 31 16.378.787 220.168
6 31/08/2022 17,03% 33,32%)082022 17,03% 31 16.378.787 220.168
7 30/09/2022 17,03% 35,25%092022 17,03% 30 16.378.787 213.020
8 31/10/2022 17,03% 36,92%)102022 17,03% 31 16.378.787 220.168
9 30/11/2022 17,03% 38,67%(112022 17,03% 30 16.378.787 213.020
10 31/12/2022 17,03% 41,46%)122022 17,03% 31 16.378.787 220.168
11 31/01/2023 17,03% 43,26%012023 17,03% 31 16.378.787 220.168
12 28/02/2023 17,03% 45,27%)022023 17,03% 31 16.378.787 220.168
13 31/03/2023 17,03% 46,26%032023 17,03% 31 16.378.787 220.168
14 30/04/2023 17,03% 47,06%)042023 17,03% 30 16.378.787 213.020
15 31/05/2023 17,03% 45,41%052023 17,03% 31 16.378.787 220.168
16 30/06/2023 17,03% 44,64%)062023 17,03% 30 16.378.787 213.020
17 31/07/2023 17,03% 44,04%072023 17,03% 31 16.378.787 220.168
18 31/08/2023 17,03% 43,13%)082023 17,03% 31 16.378.787 220.168
19 30/09/2023 17,03% 42,05%092023 17,03% 30 16.378.787 213.020
20 31/10/2023 17,03% 39,80%)102023 17,03% 31 16.378.787 220.168
21 30/11/2023 17,03% 38,28%(112023 17,03% 30 16.378.787 213.020
22 13/12/2023 17,03% 37,56%|122023 17,03% 13 16.378.787 91.971




