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LIQUIDACIÓN DEL CREDITO proceso ejecutivo laboral
de PORVENIR S.A. contra COUNTER GROUP S.A.S NIT
901401085-5 RADICADO 05154311200120220016400
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Jue 2/02/2023 9:29 AM

Buenos días.
Cordial saludo
 
Me permito allegar y solicitar al despacho lo siguiente :
 

1. Memorial de liquidación del crédito ordenada en sentencia emitida por su despacho.
2. Solicito al despacho que si existen títulos a Favor de Porvenir sean entregados para proceder

con la acreditación del dinero en las cuentas individuales de los afiliados.
 
Gracias y quedo atenta a los comentarios.
 
Catalina Cortes Viña
Analista I Abogada
Dirección de Gestión de Deuda
Gerencia de Servicios Operativos
Tel: (601) 7434441 Ext. 75654
ccortes@porvenir.com.co
Dirección General

De: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Caucasia <jcctoccasia@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: miércoles, 1 de febrero de 2023 2:26 p. m.
Para: Cortes Vina Catalina (DIR DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE DEUDA) <ccortes@porvenir.com.co>
Asunto: RE: Radicación proceso ejecutivo laboral de PORVENIR S.A. contra COUNTER GROUP S.A.S NIT 901401085-5
RADICADO 05154311200120220016400
 
Cordial saludo;
 
Se comparte el vinculo del expediente solicitado.
 

05154311200120220016400 TP
 
 
Atentamente,   
   
   
Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia  
E-mail: jcctoccasia@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Tel: (4) 839 3150 

De: Cortes Vina Catalina (DIR DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE DEUDA) <ccortes@porvenir.com.co>
Enviado: miércoles, 1 de febrero de 2023 2:23 p. m.
Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Caucasia <jcctoccasia@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Radicación proceso ejecutivo laboral de PORVENIR S.A. contra COUNTER GROUP S.A.S NIT 901401085-5
RADICADO 05154311200120220016400
 
Buenas tardes
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Bogotá DC, febrero 02 de 2023    

 

 

Señores  

 
JUEZ CIVIL LABORAL DEL CIRCUITO DE CAUCASIA ANTIOQUIA  

E.   S.   D. 

 

REF: PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. NIT.: 800.144.331-3 CONTRA COUNTER GROUP 
S.A.S NIT 901401085-5 RADICADO 05154311200120220016400 
 
CATALINA CORTES VIÑA abogada, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

número: 1.010.224.930 de Bogotá , Portadora de la Tarjeta Profesional Número: 361.714 del Consejo 

Superior de la Judicatura, vecina de la ciudad de Bogotá  en mi calidad de Apoderada Especial de 

la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., 

muy respetuosamente me dirijo a su despacho a fin de presentar  la liquidación del crédito de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 446 del Código General del Proceso. 

 

La presente liquidación se encuentra por los siguientes valores y conceptos: 

 

1. SEIS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y DOS PESOS M/CTE ($6.254.392) por concepto de capital por cotizaciones pensionales 

adeudadas en los períodos comprendidos entre: 202202 A 202206 

 

2. UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.528.600) 

por concepto de intereses por los periodos comprendidos entre 202202 A 202206 

 

3. TOTAL: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.782.992) 

Atentamente, 

 
CATALINA CORTES VIÑA  

C.C. No.: 1.010.224.930 de Bogotá DC 

T.P. No. 361.714 del C. S. de la Jud. 

Apoderada Especial de PORVENIR 



Nombre:  COUNTER GROUP SAS

N° de identificación:  NIT   901401085

Número de empleados con deuda:  4

Desde:  202202

Fecha de corte:  2023-02-02

Períodos de deuda:  17

Hasta:  202206

Períodos informados

Detalle de la deuda
Liquidación de aportes pensionales períodos adeudados

Página 1 de 2

 $6,254,392  $1,528,600  $7,782,992

1 202202 CC 1007350536 HUMBERTO ALEJANDRO
PEREZ MEJIA

$1,652,55
0 30 $264,408 $0 $75,500 $339,908

1 202203 CC 1007350536 HUMBERTO ALEJANDRO
PEREZ MEJIA

$1,652,55
0 30 $264,408 $0 $68,900 $333,308

1 202204 CC 1007350536 HUMBERTO ALEJANDRO
PEREZ MEJIA

$1,652,55
0 30 $264,408 $0 $63,600 $328,008

1 202205 CC 1007350536 HUMBERTO ALEJANDRO
PEREZ MEJIA

$1,652,55
0 30 $264,408 $0 $56,800 $321,208

2 202202 CC 1038126207 PAULA ANDREA GUARDIA
FERNANDEZ

$1,000,00
0 30 $160,000 $0 $45,700 $205,700

2 202203 CC 1038126207 PAULA ANDREA GUARDIA
FERNANDEZ

$1,000,00
0 30 $160,000 $0 $41,700 $201,700

2 202204 CC 1038126207 PAULA ANDREA GUARDIA
FERNANDEZ

$1,000,00
0 30 $160,000 $0 $38,500 $198,500

2 202205 CC 1038126207 PAULA ANDREA GUARDIA
FERNANDEZ

$1,000,00
0 30 $160,000 $0 $34,400 $194,400

3 202202 CC 39285140 LINA MARGARITA BENITEZ
LOPEZ

$2,300,00
0 30 $368,000 $0 $105,100 $473,100

3 202203 CC 39285140 LINA MARGARITA BENITEZ
LOPEZ

$2,300,00
0 30 $368,000 $0 $95,800 $463,800



Nombre:  COUNTER GROUP SAS

N° de identificación:  NIT   901401085

Número de empleados con deuda:  4
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3 202204 CC 39285140 LINA MARGARITA BENITEZ
LOPEZ

$2,300,00
0 30 $368,000 $0 $88,500 $456,500

3 202205 CC 39285140 LINA MARGARITA BENITEZ
LOPEZ

$2,300,00
0 30 $368,000 $0 $79,100 $447,100

4 202202 CC 8057722 JUAN CARLOS GARCIA
GONZALEZ

$3,855,95
0 30 $616,952 $0 $176,200 $793,152

4 202203 CC 8057722 JUAN CARLOS GARCIA
GONZALEZ

$3,855,95
0 30 $616,952 $0 $160,700 $777,652

4 202204 CC 8057722 JUAN CARLOS GARCIA
GONZALEZ

$3,855,95
0 30 $616,952 $0 $148,300 $765,252

4 202205 CC 8057722 JUAN CARLOS GARCIA
GONZALEZ

$3,855,95
0 30 $616,952 $0 $132,600 $749,552

4 202206 CC 8057722 JUAN CARLOS GARCIA
GONZALEZ

$3,855,95
0 30 $616,952 $0 $117,200 $734,152

Total de la deuda  $6,254,392  $0  $1,528,600  $7,782,992

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 100/93 y en el artículo 14,
literal (H) del decreto 656/94, esta administradora está facultada para adelantar la acción
de cobro con el motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador y para tal fin
ESTA LIQUIDACION PRESTA MERITO EJECUTIVO.

Firma representante legal judicial

TP  75932  CSJ

 CC   32737160  de  BARRANQUILLA

 IVONNE AMIRA TORRENTE SCHULTZ
 $6,254,392

 $6,254,392

 $0

 $1,528,600

 $7,782,992
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