REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

RADICADO. 052663103001-2020-00017-00
AUTO DE SUSTANCIACION

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO
Veintitres de septiembre del afio dos mil veinte

En atencién al escrito presentado por el senior Roldan Gamez, se le
advierte que cualquier tipo de propuesta para el pago de las obligaciones
aqui debidas, debe realizarse de forma extraprocesal con la entidad

financiera demanclante.

De igual manera, se le indica que la demanda fue presentada el 27 de
enero de la anualidad en curso, en cuyo momento nuestro pais no se

encontraba bajo un estado de excepcion.

NOTIFIQUESE,

GERMAN AL (4

CERTIFICO
Que el auto anterior fue notificado en estado
No. D30 , fijado hoy en la Secretaria del
Juzgadoalas 8 aum.

Envigado, sep. D& de 2020

Tatiana Corrales Ramirez
Secretaria
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Correo: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioguia - Envigado - Outlook
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RV: MEMORIAL LIQUIDACION CREDITO 05266-31-03-001-2020-00017-00 SCOTIABANK
COLPATRIA S.A - JHON ALEXANDER ROLDAN GAMEZ

Recepcion Memoriales - Antioquia - Envigado
Lan 140822020 G:32 AM
Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Envigado

D S v o

De: jhon Roldan Gédmez <jhongamez@hotmail.com>

Enviado: lunes, 14 de septiembre de 2020 9:17

Para: John Jairo Ospina Vargas <jjospinav@jairospinaabogados.com>; Recepcion Memoriales -
Antioquia - Envigado <memorialesenv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: MEMORIAL LIQUIDACION CREDITO 05266-31-03-001-2020-00017-00 SCOTIABANK
COLPATRIA 5.A - JHON ALEXANDER ROLDAN GAMEZ

Buenos dias.

Como lo he venido manifestando desde la semana pasada y asi como o exprese en un correo
electronico gue envie hace unas semanas, del cual no obtuve ninguna respuesta; en estos
momentos y de acuerdo a mis posibilidades puedo ir abonando de a COP $500.000 durante 6
meses v al final de este tiempo poder pagar la suma de COP 35.000.000.

A dicha propuesta no he obtenido ninguna respuesta por parte de la firma de abogados que
tiene este caso...... Esto es lo que puedo ofrecer actualmente y mas aun por toda la situacion
tan dificil en [a que nos encontramos en el pais y en general en el mundo, la cual no es ajena
para ninguno de nosotros. '

Esto mismo lo expresare a la Superfinanciera, Asobancaria y Scotiabank, porque veo que se
sigue adelantando un proceso en tiempos donde existe una crisis mundial y sin dar respuestas
a las propuestas que se han planteado. Como lo expresé en multiples ocasiones, una cosa era
cuando en mi pasado empleo tuve unos excelentes ingresos y tenia la capacidad de
endeudamiento, a lo que realmente puedo en estos momentos pagar.

Quedo atento a sus comentarios.
Saludos.

JHON ROLDAN

De: John Jairo Ospina Vargas <jjospinav@jairospinaabogados.com:>

‘Enviado: lunes, 14 de septiembre de 2020 9:00 a. m.

Para: memorialesenv@cendoj.ramajudicial.gov.co <memorialesenv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: jhongamez@hotmail.com <jhongamez@hotmail.com> ’

Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION CREDITO 05266-31-03-001-2020-00017-00 SCOTIABANK COLPATRIA
S.A-JHON ALEXANDER ROLDAN GAMEZ
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