24/11/22, 9:34 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: Anexo Liquidacion de Crédito RAD 2022-00119

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 17/11/2022 16:17

Para: Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

JUAN
REMITO MEMORIAL RADICADO 2022-00119

Atentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUri
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco

Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia . . .
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

'\-Teléfono: +57-4 372 81 89
'ng'uCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de noviembre de 2022 13:56

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Anexo Liquidacion de Crédito RAD 2022-00119

Buenas tardes reenvio memorial radicado 2022-00119, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Cordialmente,

N FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZIALEZ
Raumna Jucheial ESCRIBIENTE CEHTHF DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Lonsego h|:|||1:|.|:|:||. de la _I||.|I||'.'|.I|||:| ‘IUIEABDS UE ITAE"'_AH“D&“]A

Repulbhea de Colomlna

=3 csadjitagui@cendoj ramajudicial.gov.co

+57-4377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 €D CAMI P.1 TORRE-A ITAGDT ANTIOQUIA

De: Expertos Abogados <notificaciones@expertosabogados.com>
Enviado: jueves, 17 de noviembre de 2022 13:54

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwWLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOQYjc4Y gAQAE4Kcw92DQhGqINzJupfJug%3D 13
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24/11/22, 9:34 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Anexo Liquidacion de Crédito RAD 2022-00119

Atentamente,

Paula Andrea Bedoya Cardona

T.P. 114.733 C. 5. de la Judicatura

Tel: (4) 448 14 94

Tel: (1) 540 93 05 ABOGADOS
) 30144575 21

notificaciones@expertosabogados.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener informacion confidencial sometida a
secreto profesional. No estd permitida su reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de EXPERTOS ABOGADOS SAS Si usted no
es el destinatario final de este correo por favor eliminelo e inférmenos por esta via. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de
Proteccion de Datos y sus normas reglamentarias, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente,
pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es EXPERTOS ABOGADOS SAS, cuya finalidad es la gestion administrativa,
marketing y prospeccion comercial.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, correccion, supresion, revocacion o reclamo por infraccion sobre el manejo de sus datos
personales, mediante escrito dirigido a EXPERTOS ABOGADOS SAS a la direccion de correo electrénico martinez@expertosabogados.com,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Carrera 67A N° 48D 53, Medellin.

De: Expertos Abogados <notificaciones@expertosabogados.com>

Enviado: miércoles, 9 de noviembre de 2022 11:55

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Anexo Liquidacién de Crédito RAD 2022-00119

Sefor
JUEZ PRIMERO (1°) CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI
E.S.D.

REFERENCIA: Proceso Ejecutivo con Accidn Real y Personal

ASUNTO: Anexo Liquidacion de Crédito

DEMANDANTE: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA (BBVA) DEMANDADO:
BEATRIZ ELENA SANCHEZ OSPINA

RADICADO: 2022-00119

PAULA ANDREA BEDOYA CARDONA actuando en calidad de Apoderada Judicial de la entidad
demandante en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito me dirijo a usted de
conformidad al Articulo 446 del Cédigo General del Proceso, con el fin de anexar liquidacion de
crédito.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwWLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOQYjc4Y gAQAE4Kcw92DQhGqINzJupfJug%3D
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24/11/22, 9:34 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook
Atentamente,

Paula Andrea Bedoya Cardona
T.P. 114.733 C. §8. de la Judicatura
Tel: (4) 448 14 94

Tel: (1) 540 93 05 ABOGADOS
e 301 445 75 21

notificaciones@expertosabogados.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener informacion confidencial sometida a
secreto profesional. No estd permitida su reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de EXPERTOS ABOGADOS SAS Si usted no
es el destinatario final de este correo por favor eliminelo e informenos por esta via. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de
Proteccion de Datos y sus normas reglamentarias, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente,
pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es EXPERTOS ABOGADOS SAS, cuya finalidad es la gestion administrativa,
marketing y prospeccion comercial.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, correccion, supresion, revocacion o reclamo por infraccion sobre el manejo de sus datos
personales, mediante escrito dirigido a EXPERTOS ABOGADOS SAS a la direccion de correo electréonico martinez@expertosabogados.com,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Carrera 67A N° 48D 53, Medellin.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwWLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOQYjc4Y gAQAE4Kcw92DQhGqINzJupfJug%3D 3/3



ABOGADOS

Senor

JUEZ PRIMERO (1°) CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI

E. S. D.

REFERENCIA : Proceso Ejecutivo con Accién Real y Personal

ASUNTO : Anexo Liquidacion de Crédito

DEMANDANTE : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA
(BBVA)

DEMANDADO : BEATRIZ ELENA SANCHEZ OSPINA

RADICADO : 2022-00119

PAULA ANDREA BEDOYA CARDONA actuando en calidad de Apoderada Judicial de la entidad
demandante en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito me dirijo a usted de
conformidad al Articulo 446 del Cédigo General del Proceso, con el fin de anexar liquidacion de
crédito de las obligaciones del proceso de la referencia, las cuales relaciono a continuacion:

Pagaré N° Liquidacién de Crédito
M026300000000205595000212568 $ 20.614.924,88
M026300105187609205000481579 $ 9.995.611,45
9616388797 $237.471.666,55

Total $268.082.202,88

Anexos: Documentos referidos.

Atentamente,

e

PAULA ANDREA BEDOYA CARDONA
C.C. N° 43.639.171 de Medellin
T.P. N° 114.733 del C. S. de la Judicatura

info@expertosabogados.com
www. expertosabogados.com




JUZGADO CIVIL
LIQUIDACION DE CREDITO

Plazo TEA pactada, a mensual >>> ‘PIaZO Hasta |:|
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> | Mora Hasta (Hoy) 9-nov-22
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >>| 14.739.390,00 |Microc u Ot
Intereses de plazo, Fol. >>
Vigencia Brio. Cte.| Maxima Tasa IEEET LIQUIDACION DEL CREDITO
Mensual esta columna
Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable capitales, Capital liquidable | Dias Intereses
cuotas u otros
16-abr-21 | 30-abr-21 1,5 0,00  14.739.390,00 0,00
16-abr-21  30-abr-21 17,31% 1,94% 1,942% 14.739.390,00i 15 143.136,91
1-may-21 31-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 14.739.390,00; 30 284.931,21
1-jun-21  30-jun-21 17,21% 1,93% 1,932% 14.739.390,00; 30 284.781,95
1-jul-21  31-jul-21 17,18% 1,93% 1,929% 14.739.390,00: 30 284.334,07
l-ago-21 3l-ago-21 17,24% 1,94% 1,935% 14.739.390,00; 30 285.229,68
1-sep-21 30-sep-21 17,19% 1,93% 1,930% 14.739.390,00: 30 284.483,38
l-oct-21  31-oct-21 17,08% 1,92% 1,919% 14.739.390,00: 30 282.840,08
1-nov-21 30-nov-21 17,27% 1,94% 1,938% 14.739.390,00i 30 285.677,27
1-dic-21  31-dic-21 17,47% 1,96% 1,958% 14.739.390,00; 30 288.657,43
1-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 14.739.390,00; 30 291.482,57
1-feb-22  28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 14.739.390,00: 30 300.956,11
1-mar-22 31-mar-22 18,47% 2,06% 2,059% 14.739.390,00; 30 303.461,52
1l-abr-22  30-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 14.739.390,00i 30 311.975,01
1-may-22 31-may-22 19,71% 2,18% 2,182% 14.739.390,00i 30 321.598,79
1-jun-22  30-jun-22 20,40% 2,25% 2,250% 14.739.390,00; 30 331.588,20
1-jul-22  31-jul-22 21,28% 2,34% 2,335% 14.739.390,00; 30 344.223,56
l-ago-22 31-ago-22 22,21% 2,43% 2,425% 14.739.390,00: 30 357.451,49
1-sep-22 30-sep-22 23,50% 2,55% 2,548% 14.739.390,00; 30 375.591,38
l-oct-22  31-oct-22 24,61% 2,65% 2,653% 14.739.390,00i 30 391.010,70
1-nov-22  9-nov-22 25,78% 2,76% 2,762% 14.739.390,00 9 122.123,56
Resultados >>|  14.739.390,00 |  5.875.534,88|

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOSl

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES

14.739.390,00
5.875.534,88

$20.614.924,88|




JUZGADO CIVIL

LIQUIDACION DE CREDITO

Plazo TEA pactada, a mensual >>> ‘PIaZO Hasta |:|
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> | Mora Hasta (Hoy) 9-nov-22
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima Consumo
Saldo de capital, Fol. >> 7.911.419,55 [Microc u Ot
Intereses de plazo, Fol. >>
Vigencia Brio. Cte.| Maxima Tasa IEEET LIQUIDACION DEL CREDITO
Mensual esta columna
Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable capitales, Capital liquidable | Dias Intereses
cuotas u otros
16-nov-21 | 30-nov-21 1,5 0,00 7.911.419,55 0,00
16-nov-21 30-nov-21 17,27% 1,94% 1,938% 7.911.419,55¢ 15 76.669,14
1-dic-21  31-dic-21 17,47% 1,96% 1,958% 7.911.419,55; 30 154.937,89
1-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 7.911.419,55; 30 156.454,30
1-feb-22  28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 7.911.419,55: 30 161.539,25
1-mar-22 31-mar-22 18,47% 2,06% 2,059% 7.911.419,55; 30 162.884,04
1l-abr-22  30-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 7.911.419,55: 30 167.453,69
1-may-22 31-may-22 19,71% 2,18% 2,182% 7.911.419,55¢ 30 172.619,28
1-jun-22  30-jun-22 20,40% 2,25% 2,250% 7.911.419,55; 30 177.981,14
1-jul-22  31-jul-22 21,28% 2,34% 2,335% 7.911.419,55; 30 184.763,21
l-ago-22 31-ago-22 22,21% 2,43% 2,425% 7.911.419,55; 30 191.863,35
1-sep-22 30-sep-22 23,50% 2,55% 2,548% 7.911.419,55: 30 201.600,00
l-oct-22  31-oct-22 24,61% 2,65% 2,653% 7.911.419,55; 30 209.876,37
1-nov-22  9-nov-22 25,78% 2,76% 2,762% 7.911.419,55 9 65.550,25
Resultados >>|  7.911.419,55 [ 2.084.191,90]
SALDO DE CAPITAL 7.911.419,55
SALDO DE INTERESES 2.084.191,90

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOSl

$9.995.611,45|




JUZGADO CIVIL
LIQUIDACION DE CREDITO

Plazo TEA pactada, a mensual >>> ‘PIaZO Hasta |:|
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>> | Mora Hasta (Hoy) 9-nov-22
Tasa mensual pactada >>> Comercial X
Resultado tasa pactada o pedida >> Maxima Consumo

Saldo de capital, Fol. >>|  185.326.336,00 [Microc u Ot

Intereses de plazo, Fol. >>

Vigencia Brio. Cte.| Maxima Tasa Inserte en esta LIQUIDACION DEL CREDITO
Mensual columna
Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable capitales, Capital liquidable | Dias Intereses
cuotas u otros

4-nov-21 | 30-nov-21 1,5 0,00 185.326.336,00 0,00
4-nov-21 30-nov-21 17,27% 1,94% 1,938% 185.326.336,00: 27 3.232.777,58
1-dic-21  31-dic-21 17,47% 1,96% 1,958% 185.326.336,00i 30 3.629.446,26
1-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 185.326.336,00; 30 3.664.968,32
1-feb-22  28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 185.326.336,00: 30 3.784.084,18
1-mar-22 31-mar-22 18,47% 2,06% 2,059% 185.326.336,00: 30 3.815.586,07
1-abr-22 30-abr-22 19,05% 2,12% 2,117% 185.326.336,00; 30 3.922.630,88
1-may-22 31-may-22 19,71% 2,18% 2,182% 185.326.336,00{ 30 4.043.635,82
1-jun-22  30-jun-22 20,40% 2,25% 2,250% 185.326.336,00; 30 4.169.238,13
1-jul-22  31-jul-22 21,28% 2,34% 2,335% 185.326.336,00; 30 4.328.109,26
1-ago-22 31-ago-22 22,21% 2,43% 2,425% 185.326.336,00: 30 4.494.431,19
1-sep-22 30-sep-22 23,50% 2,55% 2,548% 185.326.336,00; 30 4.722.513,89
1l-oct-22  31-oct-22 24,61% 2,65% 2,653% 185.326.336,00; 30 4.916.389,33
1-nov-22  9-nov-22 25,78% 2,76% 2,762% 185.326.336,00 9 1.535.525,64

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOSl

Resultados >>

[ 185.326.336,00

| 50.259.336,55|

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES
SALDO DE INTERESES CORRIENTES

185.326.336,00
50.259.336,55
1.885.994,00

$237.471.666,55|




