15/9/23, 14:39 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: MEMORIAL LIQUIDACION CREDITO - RADICADO 05360310300120090025600

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 12/09/2023 21:39

Para:Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 1 archivos adjuntos (75 KB)
MEMORIAL LIQUIDACION CREDITO.pdf;

JUAN
MEMORIAL RAD 2009-00256

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

vg Repiiblica de Colombia

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
ereléfono: +57-4 372 81 89
E&-‘Cra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 15:14

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: MEMORIAL LIQUIDACION CREDITO - RADICADO 05360310300120090025600

Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2009-00256

Cordialmente,

Fana Juelicial
Consepo H|:|||1:|.|:n|. e Ia Juclicatur

ltt‘l]l‘l]}“.l:'il dl' (Ll ll(]lllhiil

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADOS DE MAGUI-ANTIOQUIA

=3 csadjitagui@cendojramajudicial.gov.co

+57-4377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED CAMI P.1 TORRE-A ITAGI ANTIOQUIA
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15/9/23, 14:39 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: Juridica Medellin <juridica3@grupoprovicredito.com>

Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 15:10

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION CREDITO - RADICADO 05360310300120090025600

Buenas tardes,

Como apoderada de la parte demandante ACUMULACION de la entidad MICRODENIER S A contra el
sefior ANTONIO MONTOYA TAMAYO Y OTROS con radicado 2009-00256 recepcion memorial liquidacion crédito

Cordialmente,

CAROLINA CORTES CARDENAS
Abogada Ejecutiva

PROVICREDITO S.A.S

© Calle 33a #71a-07

R, 604-4114711

[J 3174916559

(4 juridica3@grupoprovicredito.com

i |in]O)

Si deseas informar un fraude o conducta inapropiada cometida al interior de la Compaiia o en
situaciones externas que la involucren, lldmanos a la Linea 018000414150 o escribenos un correo

electrénico a provicredito@provicredito.com, donde atenderemos tu denuncia queja o reclamos.

Este mensaje y los archivos que se adjunte al mismo son confidenciales y podria contener
informacion privilegiada y reservada de PROVICREDITO S.A.S y PROLEGAL S.A.S, para el uso
exclusivo de su destinatario. Si usted llega a recibir por error un correo, por favor eliminelo y avise

inmediatamente al remitente, absteniéndose de divulgarlo de cualquier forma.
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15/9/23, 14:39 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

El presente correo electronico solo refleja la opinion de su remitente y no representa necesariamente
la opinion oficial de PROVICREDITO S.A.Sy PROLEGAL S.A.S o de sus directivos y por tal razon
no se hace responsable en ningun caso por dafios derivados de la recepcidn del presente mensaje.

En virtud de lo establecido por la disposicidon de Proteccion de Datos Personales usted tiene derecho
a solicitar al emisor de este mensaje la rectificacidon, actualizacién, inclusion o supresién de los datos
personales incluidos en su base de contactos, listas 0 cadenas de mensajes en los cuales usted se
encuentre, salvo estipulacion legau.

Remitente notificado con
Mailtrack

° Libre de virus.www.avast.com

Si deseas informar un fraude o conducta inapropiada cometida al interior de la Compafiia o en situaciones externas que la

involucren, lldmanos a la Linea 018000414150 o escribenos al correo provicredito@provicredito.com , donde atenderemos tu

denuncia, queja o reclamo.

Este mensaje y los archivos que se adjunte al mismo son confidenciales y podria contener informacion privilegiada y reservada
de PROVICREDITO S. Ay PROVICREDITO COBRANZA INSTITUCIONAL LTDA., para el uso exclusivo de su destinatario. Si
a usted llega por error a recibir un correo, por favor eliminelo y avise inmediatamente al remitente, absteniéndose de divulgarlo
en cualquier forma. El presente correo electronico solo refleja la opinion de

su remitente y no representa necesariamente la opinion oficial de

PROVICREDITO S.Ay PROVICREDITO COBRANZA INSTITUCIONAL LTDA o de sus directivos y por tal razén no se hace

responsable en ningun caso por dafios derivados de la recepcion del presente mensaje.

En virtud de lo establecido por la disposicion de Proteccion de Datos Personales usted tiene derecho a solicitar al emisor de
este mensaje la rectificacion, actualizacion, inclusion o supresion de los datos personales incluidos en su base de contactos,

listas o cadenas de mensajes en los cuales usted se encuentre, salvo estipulacion legal.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADdMNTkyMmQwLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOQYjc4Y gAQALhvfJAKurFMIBJynyfk6Kw%3D

3/3


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cjmunozca%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cea46689ee3644762702808dbb4029f94%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638301695580488030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4DJr1Zj82ZtirumHfJOS0QBiQbUHgDhAOjEQ2Rc0MR0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cjmunozca%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cea46689ee3644762702808dbb4029f94%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638301695580488030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4DJr1Zj82ZtirumHfJOS0QBiQbUHgDhAOjEQ2Rc0MR0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=05%7C01%7Cjmunozca%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cea46689ee3644762702808dbb4029f94%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638301695580488030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q79IOa%2FyFX8levnc8JsLPceqd6oE7nN2x%2BZ4%2FmNRDDc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=05%7C01%7Cjmunozca%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cea46689ee3644762702808dbb4029f94%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638301695580488030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q79IOa%2FyFX8levnc8JsLPceqd6oE7nN2x%2BZ4%2FmNRDDc%3D&reserved=0
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Sefor
JUEZ 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD ITAGUI
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

ACUMULANTE: MICRODENIER S.A.

DEMANDADO: DANTEX S.A.S Y ANTONIO MONTOYA TAMAYO
RADICADO: 2009-00256

ASUNTO: ANEXO LIQUIDACION

En mi condicién de apoderada de la entidad demandante dentro del proceso de la referencia, allego a

su Despacho Liquidacion del Crédito.

Sefior Juez,

Atentamente,

CAROLINA CORTES CARDENAS
C.C No. 43.110.739 de Bello.
T.P No. 193.376 del C. S. de la J.



Plazo TEA pactada, a mensual >>>
Tasa mensual pactada
Resultado tasa pactada o pedida >>

>>>

Mora TEA pactada, a mensual >>>
Tasa mensual pactada
Resultado tasa pactada o pedida >>

>>>

|Plazo Hasta
Maxima
Mora Hasta
(Hoy)
Maxima

JUZGADO

LIQUIDACION DE CREDITO

Medellin,

12-sep-23

Comercial

Consumo

Saldo de capital, Fol. >>

$150.395.928,00

Microc u Otros

Intereses en sentencia o liquidacién anterior, Fol. >>

01-mar-99
14-mar-99
01-ene-07

04-ene-07

Maxima

Inserte en esta

Vigencia Brio. Cte. Tasa LIQUIDACION DE CREDITO
Mensual columna
Desde Hasta Efec. Anu: Autoriza Aplicable capitales, cuotas Capital Liquidable] dias Inte.res.es e.n' AbONos Saldo de Saldo de Capital mas
da u otros esta Liguidacion Intereses Intereses
12-sep-22 | 30-sep-22 15 150.395.928,00 Valor Folio 0,00 150.395.928,00
12-sep-22 30-sep-22| 23,50% 2,55%| 2,548% 150.395.928,00 19 2.427.194,21 2.427.194,21 152.823.122,21
01-oct-22 31-oct-22 24,61% 2,65%| 2,653% 150.395.928,00 30 3.989.745,61 6.416.939,83 156.812.867,83
01-nov-22 30-nov-22| 25,78% 2,76%| 2,762% 150.395.928,00 30 4.153.696,46 10.570.636,28 160.966.564,28
01-dic-22 31-dic-22| 27,64% 2,93%| 2,933% 150.395.928,00 30 4.410.461,66 14.981.097,94 165.377.025,94
01-ene-23 31l-ene-23| 28,84% 3,04%| 3,041% 150.395.928,00 30 4.573.664,14 19.554.762,08 169.950.690,08
01-feb-23 28-feb-23|  30,18% 3,16%| 3,161% 150.395.928,00 30 4.753.700,20 24.308.462,28 174.704.390,28
01-mar-23 31-mar-23| 30,84% 3,22%| 3,219% 150.395.928,00 30 4.841.536,90 29.149.999,18 179.545.927,18
01-abr-23 30-abr-23| 31,39% 3,27%| 3,268% 150.395.928,00 30 4.914.318,82 34.064.318,00 184.460.246,00
01-may-23 31-may-23| 30,27% 3,17%| 3,169% 150.395.928,00 30 4.765.710,18 38.830.028,18 189.225.956,18
01-jun-23 30-jun-23| 29,76% 3,12%| 3,123% 150.395.928,00 30 4.697.517,98 43.527.546,16 193.923.474,16
01-jul-23 31-jul-23]  31,19% 3,25%| 3,250% 150.395.928,00 30 4.887.896,06 48.415.442,23 198.811.370,23
01-ago-23 31-ago-23| 29,36% 3,09%| 3,088% 150.395.928,00 30 4.643.802,17 53.059.244,40 203.455.172,40
01-sep-23 12-sep-23| 29,36% 3,09%| 3,088% 150.395.928,00 12 1.857.520,87 54.916.765,26 205.312.693,26
54.916.765,26 0,00 54.916.765,26 205.312.693,26

TOTAL CAPITAL MAS INTERESES ADEUDADOS|

SALDO DE CAPITAL
SALDO DE INTERESES

150.395.928,00
54.916.765,26

205.312.693,26|




