31/7/23, 15:13 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00140

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 28/07/2023 13:42

Para:Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (206 KB)
ANEXO LIQUIDACION DE CREDITO.pdf;

JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00140

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

vg Repiiblica de Colombia

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
ereléfono: +57-4 372 81 89
E&-‘Cra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de julio de 2023 11:50

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00140

Buenos dias reenvio para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2023-00140

Cordialmente,

Fana Juelicial
Consepo Hulu:um e Ia Juclicatur

ltt‘l]l‘l]}ll‘.i'il dl.' (Ll ll(]lllhiil

FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADOS DE MAGUI-ANTIOQUIA

=3 csadjitagui@cendojramajudicial.gov.co

+57-4377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED C.AMI P-1 TORRE-A ITAGU! ANTIOOUIA
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Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co <notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co>
Enviado: viernes, 28 de julio de 2023 11:42

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00140

JUZGADO

ORIGEN 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI

RADICADO 2023-00140

DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA

DEMANDADO TRANSPORTADORA DE CEMENTOS Y AGREGADOS S.A.S.

Cordialmente

DIANA CATALINA NARANJO

Abogada

NARANJO & GOMEZ CONSULTORES SAS

Carrera 43 AN © 34-155 oficina 404 Torre Norte CC Almacentro
Tel 4241470 Movil -WhatsApp 3136463208
notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion confidencial o legalmente protegida y no puede ser

utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error, recibir este mensaje, por favor avise

inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del mismo. Cualquier uso, divulgacion, copia, distribucion,
impresion o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorizacion del remitente sera sancionado de
acuerdo con las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la informacion contenida y

debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad
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O Naranjo . GOmez

CONSULTORES

Senor
JUEZ 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI
Ciudad

REFERENCIA: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA S.A
DEMANDADO: TRANSPORTADORA DE CEMENTOS Y
AGREGADOS S.A.S.

RADICADO: 2023-00140

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

DIANA CATALINA NARANJO ISAZA, en mi calidad de apoderada de la parte
demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito
me permito aportar al despacho la liquidacion de crédito, conforme al articulo 446 del
C.G.P.

LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, MAYO DE 2023

Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> !Plazo Hasta :
Tasa mensual pactada >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>> Maxima

Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> }Mora

Tasamensual pactada >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima

Int. de plazo y/o sancién del 20% >>>

VIGENCIA Brio. Cte. A“:'if:gja TASA|  Capitales LIQUIDACION DE CREDITO

DESDE EHASTA T. Efectivai Mensual |Aplicablei Cuotas u otros |Capital Liquidable | dias Liq Intereses ABONOS i?l:rzsd; Capital més
\ h 0,00 Valor | Folio 0,00
h 0,00 0,00

26-dic-22  31-dic-22 27,64%  2,93% 2,933%  450.000.000,00  450.000.000,00 5 2.199.425,40 452.199.425,40
l-ene23  3l-ene-23 28,84%  3,04% 3,041% 450.000.000,00 | 30  13.684.870,94 465.884.296,34
1-feb-23 28-feb-23 30,18%  3,16% 3,161% 450.000.000,00 | 30  14.223.557,24 480.107.853,58
1-mar-23  3l-mar-23 30,84%  3,22% 3,219% 450.000.000,00 | 30  14.486.373,63 494.594.227,20
1-abr-23 30-abr-23 31,39%  3,27% 3,268% 450.000.000,00 | 30  14.704.144,56 509.298.371,77
1-may-23  31-may-23 30,27%  3,17% 3,169% 450.000.000,00 { 30  14.259.492,34 523.557.864,10
14un-23 30-jun-23 29,76%  3,12% 3,123% 450.000.000,00 | 30  14.055.454,30 537.613.318,40
1ul-23 28-jul-23 29,36%  3,09% 3,088% 450.000.000,00 | 28  12.968.415,68 550.581.734,08
SUBTOTALES: >>>>>>>>>> | 450.000.000,00 | 7593] 87.613.318,40 | - ] 550.581.734,08!

SALDO DECAPITAL 450.000.000,00
COSTAS
SALDO DEINTERESES 100.581.734,08

TOTAL CAPITAL + INTERESES + COSTAS MENOS RETENCIONES| 550.581.734,08 |
Del Sefor Juez, con todo respeto.

DIANA CATALINA NARANJO ISAZA
C. C. 43'159.476 DE MEDELLIN
T.P.122.681 DEL C. S. DE LA J.

Centro Comercial Aimacentro Cra.43a No. 34 - 155 Oficina 404 Teléfonos: 5402250 3136463208 e-mail: diana.naranjo@une.net.co
MEDELLIN - COLOMBIA



