30/10/23, 11:24 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

RV: MEMORIAL PARA EL PROCESO RADICADO 2023-0141 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE ITAGUI

Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 30/10/2023 9:48

Para:Juan Diego Munoz Castano <jmunozca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (86 KB)
MEMORIAL ALLEGA LIQUIDACION DE CREDITO COMPLETO.pdf;

JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00141
Afentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi

Direccion Seccional de Administracion Judicial
Rama Judicial Antioquia - Choco
Consejo Superior de la Judicatura

UE Repiiblica de Colombia . . . ) ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Creléfono: +57-4 372 81 89
:ng-'uCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 9:23

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: MEMORIAL PARA EL PROCESO RADICADO 2023-0141 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ITAGUI

Buenos dias reenvio para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2023-00141
Cordialmente,

o FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMZALEZ
R Judhicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conscio Superor dle L Juclicamra JZGADOS DE "AE“'-MDU.“'A

e E=S csadjitagui@cendoj.ramajudicial. gov.co

+57-4 377-23-11 -
CAR 52 # 51-40 ED CAM) P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA
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30/10/23, 11:24 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

De: Juan Castro <juandcastrom@gmail.com>

Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 9:00

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - ltagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL PARA EL PROCESO RADICADO 2023-0141 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUI

Sefiores

OFICINA DE REPARTO Y CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
Itagui, Antioquia.

Cordial saludo.

Espero que se encuentren muy bien.

Remito adjunto memorial para el siguiente proceso:

JUZGADO PRIMERO (1) CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

ITAGUI, ANTIOQUIA.
E. S. D.
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA

DEMANDANTE: GLOBAL GARLIC S.A.S.

DEMANDADO: MEDARDO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ
RADICADO: 2023 - 0141

ASUNTO: ALLEGA LIQUIDACION ACTUALIZADA DEL CREDITO

Gracias por la atencion prestada.

JUAN DAVID CASTRO M.
ABOGADO
CEL. 3174371494
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JUAN DAVID CASTRO M.
ABOGADO UNIVERSIDAD EAFIT

SENOR
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
ITAGUI, ANTIOQUIA.

E.S.D.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE: GLOBAL GARLIC S.A.S.

DEMANDADO: MEDARDO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ
RADICADO: 2023 - 0141

ASUNTO: ALLEGA LIQUIDACION DE CREDITO

JUAN DAVID CASTRO MONTOYA abogado titulado y en ejercicio, obrando en el
presente asunto como apoderado de la sociedad Global Garlic SAS, me permito
allegar al Despacho liquidacion actualizada del crédito.

Sefior Juez, atentamente:

Juon K\DW\BC*)‘“ «(

JUAN DAVID CASTRO MONTOYA
C.C. 1.128.271.274
T.P. 205.590 del C. S. de la J.

Calle 33A No. 78A - 92
Celular: 3174371494
juandcastrom@gmail.com

Medellin - Colombia



LIQUIDACION DE CREDITO

CAPITAL: |  $141.079.550]
VIGENCIA Brio. Cte.[Maxima Autorizada TASA LIQUIDACION
Efectiva
DESDE HASTA T. EfectivdAnual Mensual | Aplicable| DIAS INTERESES
15

12-jun-22 30-jun-22 20,40%| 30,60% 2,25%| 2,250% 19 $2.010.092
01-jul-22 31-jul-22 21,28%| 31,92% 2,34%| 2,335% 30 $3.294.770
01-ago-22 31-ago-22 22,21%| 33,32% 2,43%| 2,425% 30 $3.421.383
01-sep-22 30-sep-22 23,50%| 35,25% 2,55%]| 2,548% 30 $3.595.011
01-oct-22 31-oct-22 24,61%| 36,92% 2,65%| 2,653% 30 $3.742.598
01-nov-22 30-nov-22 25,78%| 38,67% 2,76%| 2,762% 30 $3.896.393
01-dic-22 31-dic-22 27,64%| 41,46% 2,93%| 2,933% 30 $4.137.253
0l1-ene-23 31-ene-23 28,84%| 43,26% 3,04%| 3,041% 30 $4.290.345
01-feb-23 28-feb-23 30,18%| 45,27% 3,16%| 3,161% 30 $4.459.229
01-mar-23 31-mar-23 30,84%| 46,26% 3,22%| 3,219% 30 $4.541.625
01-abr-23 30-abr-23 31,39%| 47,09% 3,27%| 3,268% 30 $4.609.898
01-may-23 31-may-23 30,27%| 45,41% 3,17%| 3,169% 30 $4.470.495
01-jun-23 30-jun-23 29,76%| 44,64% 3,12%| 3,123% 30 $4.406.527
01-jul-23 31-jul-23 29,36%| 44,04% 3,09%| 3,088% 30 $4.356.139
01-ago-23 31-ago-23 28,75%| 43,13% 3,03%| 3,033% 30 $4.278.925
01-sep-23 30-sep-23 28,03%| 42,05% 2,97%| 2,968% 30 $4.187.203
01-oct-23 31-oct-23 26,53%| 39,80%| 2,83%| 2,831%( 30 $3.994.044
Intereses $67.691.928
Capital $141.079.550
| TOTAL: CAPITAL+INTERESES $208.771.478,21




