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JUAN
MEMORIAL RAD 2023-00111

Atentamente,

ANA MARIA VANEGAS CARDONA

Secretaria

Juzgado 01 Civil del Circuito de ItagUi
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Antioquia - Chocd

r - Rama Judicial
X i Consejo Superior de la Judicatura

U Repiiblica de Colombia . . . ) o
j01cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co

Utelétono: +57-4 372 81 89
égﬂCra. 52 51 - 68 Piso 5 Itagii-Antioquia

De: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 23 de junio de 2023 13:50

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Antioquia - Itagui <jO1cctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00111

Buenas tardes remito para su conocimiento y fines pertinentes, memorial radicado 2023-00111

Cordialmente,

N FLAVID RAFAEL RAMIREZ GOMIALEZ
Rauna Jucicial ESCRIBIENTE CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Loniseio Supsermo de Ia _|||.||||'.'|.I|||:| JUIEABDS []E ITAE'.II-J!I-H“UU.“IA

Repulshea de Colomlna

E=S csadjitagui@cendoj ramajudicial.gov.co

+57-4 377-23-11 N
CAR 52 # 51-40 ED CAM. P.1 TORRE-A ITAGUI ANTIOQUIA

De: notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co <notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co>
Enviado: viernes, 23 de junio de 2023 13:45

Para: Recepcion Memoriales - Antioquia - Itagui <memorialesitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO 2023-00111

JUZGADO

ORIGEN 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI
RADICADO 2023-00111

DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA

DEMANDADO SPARCOL CHEMICALS & LIFE S.A.S

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADdMNTkyMmQwLWMSYmMINDJIZS05N2E1LTgzM2EyOTUOQYjc4Y gAQANJegFbgAkvOpUFsi3MuefY%...  1/2
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26/6/23, 11:40 Correo: Juan Diego Munoz Castano - Outlook

Cordialmente

DIANA CATALINA NARANIJO

Abogada

NARANJO & GOMEZ CONSULTORES SAS

Carrera 43 AN © 34-155 oficina 404 Torre Norte CC Almacentro

Tel 4241470 Movil -WhatsApp 3136463208

notificacionesjudiciales@naranjogomez.com.co

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacién confidencial o legalmente protegida y no puede ser
utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error, recibir este mensaje, por favor avise
inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del mismo. Cualquier uso, divulgacidn, copia, distribucion,
impresion o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorizacion del remitente sera sancionado de
acuerdo con las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la informacién contenida y
debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad
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O Naranjo . Gomez

CONSULTORES

Senor

JUEZ 1 CIVIL CIRCUITO ITAGUI

Ciudad

REFERENCIA: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA S.A
DEMANDADO: SPARCOL CHEMICALS & LIFE S.A.S.
RADICADO: 2023-00111

ASUNTO: LIQUIDACION DE CREDITO

DIANA CATALINA NARANJO ISAZA, en mi calidad de apoderada de la parte
demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito
me permito aportar al despacho la liquidacion de crédito, conforme al articulo 446 del
C.G.P.

Del Senor Juez, con todo respeto.

DIANA CATALINA NARANJO ISAZA
C. C. 43'159.476 DE MEDELLIN
T.P.122.681 DEL C. S. DE LA J.

Centro Comercial Aimacentro Cra.43a No. 34 - 155 Oficina 404 Teléfonos: 5402250 3136463208 e-mail: diana.naranjo@une.net.co
MEDELLIN - COLOMBIA



O Naranjo . Gdmez

CONSULTORES
LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, MAYO DE 2023
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> 1P|azo Hasta I:
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> WMora
Tasamensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima
Int. de plazo y/o sancién del 20% >>> ]
VIGENCIA Brio. Cte. A""f‘“mj‘ TASA|  Capitales LIQUIDACION DE CREDITO
utorizada
DESDE HASTA T. Efectivaj Mensual |Aplicable| Cuotas u otros [Capital Liquidable | dias Lig Intereses ABONOS ﬁmiledr(;sies Capital mas
\ N 0,00 Valor Folio 0,00
h 0,00 0,00
24-oct-22 31-oct-22 24,61%  2,65% 2,653% 174.999.998,00  174.999.998,00 7 1.083.238,18 176.083.236,18
1-nov-22 30-nov-22 25,78%  2,76% 2,762% 174.999.998,00 30 4.833.221,76 180.916.457,93
1-dic-22 31-dic-22 27,64%  2,93% 2,933% 174.999.998,00 30 5.131.992,54 186.048.450,48
1-ene-23 31-ene-23 28,84%  3,04% 3,041% 174.999.998,00 30 5.321.894,19 191.370.344,67
1-feb-23 28-feb-23 30,18%  3,16% 3,161% 174.999.998,00 30 5.531.383,31 196.901.727,98
1-mar-23 31-mar-23 30,84%  3,22% 3,219% 174.999.998,00 30 5.633.589,68 202.535.317,66
1-abr-23 30-abr-23 31,39%  3,27% 3,268% 174.999.998,00 30 5.718.278,38 208.253.596,03
1-may-23 31-may-23 30,27%  3,17% 3,169% 174.999.998,00 30 5.545.358,07 213.798.954,10
1-jun-23 23-jun-23 29,76%  3,12% 3,123% 174.999.998,00 23 4.190.607,62 217.989.561,72
SUBTOTALES: >>>>>>>>>> 1 174.999.998,00 75601 42.989.563,72W - : 217.989.561,72i

Tasa efectiva anual pactada, amensual >>>
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>>
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>>
Tasamensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>>

Int. de plazo y/o sancién del 20% >>>

SALDO DECAPITAL 174.999.998,00
COSTAS
SALDO DE INTERESES _ 42.989.563,72

TOTAL CAPITAL + INTERESES + COSTAS MENOS RETENCIONES| 217.989.561,72

LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, MAYO DE 2023

DT R —

Méaxima

1 Mora

Maxima

I

VIGENCIA Brio. Cte. A"fgxrrz":daa TASA|  Capitales LIQUIDACION DE CREDITO

DESDE HASTA T. Efectivaj Mensual |Aplicable| Cuotas u otros |Capital Liquidable | dias Liq Intereses ABONOS ;T:’ZS?S Capital mas
\ : 0,00 Valor Folio 0,00
0,00 0,00

27-0ct-22  31-0ct-22 24,61%  2,65% 2,653% 229.017.853,00  229.017.853,00 4 810.060,03 229.827.913,03
1-nov-22  30-nov-22 25,78%  2,76% 2,762% 229.017.853,00 | 30  6.325.109,05 236.153.022,07
1-dic-22 31-dic-22 27,64%  2,93% 2,933% 229.017.853,00 | 30  6.716.102,44 242.869.124,52
l-ene-23  3l-ene-23 28,84%  3,04% 3,041% 229.017.853,00 | 30  6.964.621,69 249.833.746,21
1feb-23  28feb-23 30,18%  3,16% 3,161% 229.017.853,00 | 30  7.238.774,54 257.072.520,74
1-mar-23  31-mar-23 30,84%  3,22% 3,219% 229.017.853,00 | 30  7.372.529,30 264.445.050,04
1-abr23  30-abr-23 31,39%  3,27% 3,268% 229.017.853,00 | 30  7.483.359,15 271.928.409,19
1-may-23  31-may-23 30,27%  3,17% 3,169% 229.017.853,00 | 30  7.257.062,93 279.185.472,13
14un-23 23-jun-23 29,76%  3,12% 3,123% 229.017.853,00 | 23 5.484.136,98 284.669.609,11
SUBTOTALES:  >>>>>>>>>> ! 229.017.853,00 | 7557| 55.651.756,11 | - : 284.669.609,11}

Centro Comercial Almacentro C

SALDO DECAPITAL 229.017.853,00
COSTAS
SALDO DE INTERESES __ 55.651.756,11

TOTAL CAPITAL + INTERESES + COSTAS MENOS RETENCIONES| 284.669.609,11
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O Naranjo . Gdmez

CONSULTORES
LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, MAYO DE 2023
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> 1PIazo Hasta I:
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>> WMora
Tasamensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> {Maxima
Int. de plazo y/o sancién del 20% >>>
VIGENCIA Brio. Cte. A""f‘“mj‘ TASA Capitales LIQUIDACION DE CREDITO
utorizada
DESDE HASTA T.Efectiva] Mensual |Aplicable| Cuotas u otros [Capital Liquidable |dias | Liq Intereses ABONOS ;iledr(;sies Capital mas
\ N 0,00 Valor Folio 0,00
h 0,00 0,00
18-oct-22 31-oct-22 24,61%  2,65% 2,653% 12.499.991,00 12.499.991,00 13 143.694,76 12.643.685,76
1-nov-22 30-nov-22 25,78%  2,76% 2,762% 12.499.991,00 30 345.229,88 12.988.915,64
1-dic-22 31-dic-22 27,64%  2,93% 2,933% 12.499.991,00 30 366.570,64 13.355.486,28
1-ene-23 31-ene-23 28,84%  3,04% 3,041% 12.499.991,00 30 380.135,03 13.735.621,31
1-feb-23 28-feb-23 30,18%  3,16% 3,161% 12.499.991,00 30 395.098,53 14.130.719,83
1-mar-23 31-mar-23 30,84%  3,22% 3,219% 12.499.991,00 30 402.398,98 14.533.118,81
1-abr-23 30-abr-23 31,39%  3,27% 3,268% 12.499.991,00 30 408.448,17 14.941.566,98
1-may-23 31-may-23 30,27%  3,17% 3,169% 12.499.991,00 30 396.096,72 15.337.663,70
1-jun-23 23-jun-23 29,76%  3,12% 3,123% 12.499.991,00 23 299.328,90 15.636.992,60
SUBTOTALES: >>>>>>>>>> 1 12.499.991,00 75661 3.137.001,60W - : 15.636.992,60!

Tasa efectiva anual pactada, amensual >>>
Tasa mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>>
Tasa efectiva anual pactada, amensual >>>
Tasamensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>>

Int. de plazo y/o sancién del 20% >>>

SALDO DECAPITAL  12.499.991,00
COSTAS
SALDO DE INTERESES 3.137.001,60

TOTAL CAPITAL + INTERESES + COSTAS MENOS RETENCIONES|  15.636.992,60

LIQUIDACION DE CREDITO
Medellin, MAYO DE 2023

DT R —

Méaxima

1 Mora

Maxima

I

VIGENCIA Brio. Cte. A"fgxr:'z‘;daa TASA Capitales LIQUIDACION DE CREDITO

DESDE HASTA T. Efectivaj Mensual |Aplicable| Cuotas u otros [Capital Liquidable | dias Liq Intereses ABONOS ;i:’zsies Capital mas
\ : 0,00 Valor Folio 0,00
0,00 0,00

1-feb-23 28-feb-23 30,18%  3,16% 3,161% 155.356.909,00  155.356.909,00 | 30  4.910.506,42 160.267.415,42
1-mar23  31-mar-23 30,84%  3,22% 3,219% 155.356.909,00 | 30  5.001.240,51 165.268.655,93
1-abr-23 30-abr-23 31,39%  3,27% 3,268% 155.356.909,00 { 30  5.076.423,22 170.345.079,15
1-may-23  31-may-23 30,27%  3,17% 3,169% 155.356.909,00 { 30  4.922.912,56 175.267.991,71
1-4un-23 23-jun-23 29,76%  3,12% 3,123% 155.356.909,00 | 23 3.720.227,74 178.988.219,45
SUBTOTALES: >>>>>>>>>> | 155.356.909,00 | 7567]  23.631.310,45 | - | : 178.988.219,45!

Centro Comercial Almacentro C

SALDO DECAPITAL 155.356.909,00
COSTAS
SALDO DEINTERESES  23.631.310,45

TOTAL CAPITAL + INTERESES + COSTAS MENOS RETENCIONES| 178.988.219,45

ra.43a No. 34 - 155 Oficina 404 Teléfonos: 5402250 3136463208 e-mail: diana.naranjo@une.net.co
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